
SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN İAİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
257,630 179,480 1 1 1 1 47

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
156,622 220,560 2 20 20 20 1262

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
195,236 192,320 1 4 4 4 591

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 2 34 34 34 1420

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 0 4,00 67 3,12 1,28 0,89

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 7,00 1,78 1,97

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,00 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 14 19,50 49 16,62 5,85 4,53

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 3,75 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 8 1 7,75 70 7,12 1,30 0,98

Felsefe 6 3 1 2,75 46 2,75 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 2,12 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,25 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 22 10 19,50 42 19,00 3,26 2,48

Toplam: 286 75 46 63,65 22 60,78 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1  ACE BaA CbDBcCCAacaCCAEbEEdeDeBcdaEBBeE

Cevap Anahtarı B BACEDBCACCEDBDCCAEDBCCAEDEEABDCBECBEBBCE

Sosyal-2 EAeBeb CeAdBBEA DEdCA  C BbCBe  CcDb ECA      

Cevap Anahtarı B EADBCEECDABBBEAADECCAECCCBACBDEDCADDBECACEDBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Edebî Akımlar 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 2 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 2 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 0 0
Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 1 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
237,303 179,480 2 2 2 2 86

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
159,442 220,560 1 18 18 18 1227

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
180,091 192,320 2 6 6 6 788

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 2 34 34 34 1420

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 3,12 1,28 0,89

Edebiyat 18 6 6 4,50 25 7,00 1,78 1,97

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,00 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 13 13,75 34 16,62 5,85 4,53

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 3,75 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 7,12 1,30 0,98

Felsefe 6 3 1 2,75 46 2,75 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 2,12 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 3,25 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 20 6 18,50 40 19,00 3,26 2,48

Matematik-2 40 2 4 1,00 3 0,50 1,85 8,67

Toplam: 286 69 45 57,90 20 60,78 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 EACbabcdee a   CACBDEd    BeDe EE ECBBba

Cevap Anahtarı A EACCBDEACCDBDECCACBDECABCEBCDBAEEDECBBEB

Sosyal-2 c   EE  DA  ACCEadAE BAC E dCbB  CACE  a      

Cevap Anahtarı A BADCEECBDAEEACCEDAAEBBACDEDBCABCCCACEBDDAABDEC

Matematik  A de         cc B                      

Cevap Anahtarı A CABCBCAABDDACDBBDBAEEDCABEBCAEDCEEADCACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı 2 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 2 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 2 0 100
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 0 1 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 2 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 1 1 50
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelişini kavrar. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Çıkarımların geçerliliğini denetler. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE T TLIYÜZ 227 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,928 179,480 1 15 15 15 719

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
229,223 220,560 1 3 3 3 511

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
175,295 192,320 1 9 9 9 859

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 1 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,28 0,89

Edebiyat 18 0 2 -0,50 -3 -0,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,00 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 2 0,50 1 0,50 5,85 4,53

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 0,75 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 1,50 1,30 0,98

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 4 7 2,25 5 2,25 3,26 2,48

Matematik-2 40 5 4 4,00 10 4,00 1,85 8,67

Fizik 14 2 3 1,25 9 1,25 0,15 1,65

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,75 0,35 1,59

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 7,75 1,60 3,37

Fen Bilimleri 40 12 5 10,75 27 10,75 2,10 6,61

Toplam: 286 76 40 66,00 23 66,00 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1            d    c           D           

Cevap Anahtarı A EACCBDEACCDBDECCACBDECABCEBCDBAEEDECBBEB

Sosyal-2 c a  bC ccE AabE                              

Cevap Anahtarı A BADCEECBDAEEACCEDAAEBBACDEDBCABCCCACEBDDAABDEC

Matematik  e aBC   a  C Ba B                      

Cevap Anahtarı A CABCBCAABDDACDBBDBAEEDCABEBCAEDCEEADCACA

Fen Bilimleri B   Cc d   e  E   C  c     BBC E b EABB 

Cevap Anahtarı A BCCACBCEEDABDAEDBECDEEACCDDBBCAEBCAEABBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelişini kavrar. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Çıkarımların geçerliliğini denetler. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 2 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİM KORKMA 220 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,935 179,480 3 16 16 16 764

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
239,120 220,560 2 2 2 2 447

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
197,290 192,320 2 2 2 2 575

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 15 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,63 1,28 0,89

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,47 1,78 1,97

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 0,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,05 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 2 2,50 6 1,65 5,85 4,53

Matematik-2 40 11 2 10,50 26 3,62 1,85 8,67

Fizik 14 4 3 3,25 23 0,32 0,15 1,65

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,67 0,35 1,59

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 3,10 1,60 3,37

Fen Bilimleri 40 11 7 9,25 23 4,08 2,10 6,61

Toplam: 286 75 26 68,50 24 41,21 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1                           BeDc E        

Cevap Anahtarı A EACCBDEACCDBDECCACBDECABCEBCDBAEEDECBBEB

Matematik dbB BC AB   CD B BAE                    

Cevap Anahtarı A CABCBCAABDDACDBBDBAEEDCABEBCAEDCEEADCACA

Fen Bilimleri eC  CBe  e B  E            aBa d  AEABBa

Cevap Anahtarı A BCCACBCEEDABDAEDBECDEEACCDDBBCAEBCAEABBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 0 50
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 2 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Su Dalgaları 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 1 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAFAT KAPTAN 225 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
223,503 179,480 1 3 3 3 146

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
258,160 220,560 1 1 1 1 350

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
244,410 192,320 1 1 1 1 205

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 15 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,63 1,28 0,89

Edebiyat 18 2 3 1,25 7 0,47 1,78 1,97

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,05 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 8 11,00 28 1,65 5,85 4,53

Matematik-2 40 9 3 8,25 21 3,62 1,85 8,67

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 0,32 0,15 1,65

Kimya 13 2 6 0,50 4 0,67 0,35 1,59

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 3,10 1,60 3,37

Fen Bilimleri 40 11 12 8,00 20 4,08 2,10 6,61

Toplam: 286 105 38 95,50 33 41,21 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 EACCaD     a E  Aa     d cBC ecEEDb   E 

Cevap Anahtarı A EACCBDEACCDBDECCACBDECABCEBCDBAEEDECBBEB

Matematik   a BCAA  D C aB Be          E          

Cevap Anahtarı A CABCBCAABDDACDBBDBAEEDCABEBCAEDCEEADCACA

Fen Bilimleri   b    d e eeAEbaca   edC  BB AE  bEABB 

Cevap Anahtarı A BCCACBCEEDABDAEDBECDEEACCDDBBCAEBCAEABBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 2 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 2 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 2 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Su Dalgaları 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Tork 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 1 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AKGÜN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
142,883 179,480 8 24 24 24 1267

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
186,953 220,560 7 8 8 8 884

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
147,088 192,320 8 21 21 21 1231

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 15 34 34 34 1420

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 4 3 3,25 8 3,62 1,85 8,67

Fizik 14 2 8 0,00 0 0,32 0,15 1,65

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,67 0,35 1,59

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 3,10 1,60 3,37

Fen Bilimleri 40 9 14 5,50 14 4,08 2,10 6,61

Toplam: 286 50 52 37,00 13 41,21 39,65 64,17

Matematik            eB BBD        e  c           

Cevap Anahtarı B EACBEBACDEEABDBBDCADDBAACBCBACACACDAEECD

Fen Bilimleri  Dade d cC eac a d      c EBBB Ee  cAC a

Cevap Anahtarı B ADBADEECBCACCBDDCCAEEDCEBDEBBBAEACBEACBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 2 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 2 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Su Dalgaları 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Tork 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kulak 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Emilim 1 1 0 100
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Çevre Şartlarının Genetik Değişimlerin Sürekliliğine Etkisi 1 1 0 100
Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN ŞAHİN 203 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
134,878 179,480 14 31 31 31 1329

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
155,863 220,560 14 24 24 24 1270

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
133,233 192,320 13 30 30 30 1349

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 15 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 2 3 1,25 3 3,62 1,85 8,67

Toplam: 286 27 19 22,25 8 41,21 39,65 64,17

Matematik             d c          B  A    e      

Cevap Anahtarı B EACBEBACDEEABDBBDCADDBAACBCBACACACDAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 2 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KAYA 200 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
133,203 179,480 15 32 32 32 1338

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
204,648 220,560 4 5 5 5 724

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
154,443 192,320 5 17 17 17 1140

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 15 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 10 2 9,50 24 3,62 1,85 8,67

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,32 0,15 1,65

Kimya 13 2 0 2,00 15 0,67 0,35 1,59

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 3,10 1,60 3,37

Fen Bilimleri 40 10 4 9,00 23 4,08 2,10 6,61

Toplam: 286 50 47 38,25 13 41,21 39,65 64,17

Matematik dbB BC AB    D B BAE                    

Cevap Anahtarı A CABCBCAABDDACDBBDBAEEDCABEBCAEDCEEADCACA

Fen Bilimleri   C      e e  ED           BBbA BC   BBe

Cevap Anahtarı A BCCACBCEEDABDAEDBECDEEACCDDBBCAEBCAEABBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 2 1 0 50
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 2 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Su Dalgaları 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kulak 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Çevre Şartlarının Genetik Değişimlerin Sürekliliğine Etkisi 1 1 0 100
Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE BERK DEMİR 228 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
135,405 179,480 13 30 30 30 1327

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
149,208 220,560 15 30 30 30 1325

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
130,315 192,320 15 32 32 32 1361

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 15 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 0,32 0,15 1,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,67 0,35 1,59

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 3,10 1,60 3,37

Fen Bilimleri 40 0 6 -1,50 -4 4,08 2,10 6,61

Toplam: 286 26 23 20,25 7 41,21 39,65 64,17

Fen Bilimleri caed  c    e                            

Cevap Anahtarı B ADBADEECBCACCBDDCCAEEDCEBDEBBBAEACBEACBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Su Dalgaları 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kulak 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Çevre Şartlarının Genetik Değişimlerin Sürekliliğine Etkisi 1 0 0 0
Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TURGUT 215 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
138,935 179,480 11 28 28 28 1303

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
197,757 220,560 5 6 6 6 779

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
161,761 192,320 4 15 15 15 1037

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 15 34 34 34 1420

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 11 4 10,00 25 3,62 1,85 8,67

Fizik 14 2 8 0,00 0 0,32 0,15 1,65

Kimya 13 2 2 1,50 12 0,67 0,35 1,59

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 3,10 1,60 3,37

Fen Bilimleri 40 8 15 4,25 11 4,08 2,10 6,61

Toplam: 286 49 41 38,90 14 41,21 39,65 64,17

Matematik Ec        EcB BB C    A  aCBAa     A    

Cevap Anahtarı B EACBEBACDEEABDBBDCADDBAACBCBACACACDAEECD

Fen Bilimleri caecbEd d  bC    dA      cEBBB  A  dbaea

Cevap Anahtarı B ADBADEECBCACCBDDCCAEEDCEBDEBBBAEACBEACBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 1 0 50
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 2 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 2 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Su Dalgaları 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kulak 1 0 1 0
Kemik Doku 1 0 1 0
Emilim 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Çevre Şartlarının Genetik Değişimlerin Sürekliliğine Etkisi 1 1 0 100
Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DEMİRAY 223 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,240 179,480 6 22 22 22 1238

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
168,875 220,560 10 11 11 11 1107

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
144,300 192,320 10 24 24 24 1250

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 15 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 3,62 1,85 8,67

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 0,32 0,15 1,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,67 0,35 1,59

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 3,10 1,60 3,37

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 4,08 2,10 6,61

Toplam: 286 41 34 32,50 11 41,21 39,65 64,17

Matematik             B                           

Cevap Anahtarı B EACBEBACDEEABDBBDCADDBAACBCBACACACDAEECD

Fen Bilimleri caBd  c    e                 B     d    

Cevap Anahtarı B ADBADEECBCACCBDDCCAEEDCEBDEBBBAEACBEACBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 2 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Su Dalgaları 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kulak 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Çevre Şartlarının Genetik Değişimlerin Sürekliliğine Etkisi 1 0 0 0
Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL KAY 208 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
143,570 179,480 7 23 23 23 1260

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
165,030 220,560 12 14 14 14 1158

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
142,235 192,320 11 26 26 26 1268

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 15 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 2 3 1,25 3 3,62 1,85 8,67

Toplam: 286 36 24 30,00 10 41,21 39,65 64,17

Matematik  Ac B          c d                      

Cevap Anahtarı A CABCBCAABDDACDBBDBAEEDCABEBCAEDCEEADCACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 2 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİM ER 222 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
138,230 179,480 12 29 29 29 1308

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
163,088 220,560 13 15 15 15 1178

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
131,155 192,320 14 31 31 31 1358

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 15 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 0 3 -0,75 -2 3,62 1,85 8,67

Fizik 14 2 3 1,25 9 0,32 0,15 1,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,67 0,35 1,59

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 3,10 1,60 3,37

Fen Bilimleri 40 4 3 3,25 8 4,08 2,10 6,61

Toplam: 286 32 21 26,75 9 41,21 39,65 64,17

Matematik d   c         c                         

Cevap Anahtarı A CABCBCAABDDACDBBDBAEEDCABEBCAEDCEEADCACA

Fen Bilimleri B e    cEc                  B A         

Cevap Anahtarı A BCCACBCEEDABDAEDBECDEEACCDDBBCAEBCAEABBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 2 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Su Dalgaları 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kulak 1 0 0 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Emilim 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 0 0 0
Çevre Şartlarının Genetik Değişimlerin Sürekliliğine Etkisi 1 0 0 0
Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA GÜLEN 217 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
152,223 179,480 4 19 19 19 1114

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
169,193 220,560 9 10 10 10 1099

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
146,313 192,320 9 22 22 22 1239

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 15 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 0 2 -0,50 -1 3,62 1,85 8,67

Toplam: 286 42 26 35,50 12 41,21 39,65 64,17

Matematik ae                                      

Cevap Anahtarı A CABCBCAABDDACDBBDBAEEDCABEBCAEDCEEADCACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 2 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜLKER 202 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
141,390 179,480 10 26 26 26 1279

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
165,940 220,560 11 12 12 12 1143

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
135,815 192,320 12 29 29 29 1321

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 15 34 34 34 1420

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 3,62 1,85 8,67

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 0,32 0,15 1,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,67 0,35 1,59

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 3,10 1,60 3,37

Fen Bilimleri 40 3 3 2,25 6 4,08 2,10 6,61

Toplam: 286 37 32 29,00 10 41,21 39,65 64,17

Matematik                  d                      

Cevap Anahtarı A CABCBCAABDDACDBBDBAEEDCABEBCAEDCEEADCACA

Fen Bilimleri        c   ea                 A      BB 

Cevap Anahtarı A BCCACBCEEDABDAEDBECDEEACCDDBBCAEBCAEABBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 2 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Su Dalgaları 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kulak 1 0 0 0
Kemik Doku 1 0 0 0
Emilim 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Çevre Şartlarının Genetik Değişimlerin Sürekliliğine Etkisi 1 1 0 100
Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA TURKUT 211 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,163 179,480 2 7 7 7 348

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
186,438 220,560 8 9 9 9 893

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
193,203 192,320 3 5 5 5 613

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 15 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,63 1,28 0,89

Edebiyat 18 6 1 5,75 32 0,47 1,78 1,97

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,05 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 3 11,25 28 1,65 5,85 4,53

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 -0,05 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,07 1,30 0,98

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,13 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,20 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 6 3 5,25 11 0,35 3,26 2,48

Matematik-2 40 5 0 5,00 13 3,62 1,85 8,67

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,32 0,15 1,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,67 0,35 1,59

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 3,10 1,60 3,37

Fen Bilimleri 40 2 1 1,75 4 4,08 2,10 6,61

Toplam: 286 62 23 56,25 20 41,21 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 EACCaD  Ce B E C    EC   E e            

Cevap Anahtarı A EACCBDEACCDBDECCACBDECABCEBCDBAEEDECBBEB

Sosyal-2 e      a b       A       E B  B CC            

Cevap Anahtarı A BADCEECBDAEEACCEDAAEBBACDEDBCABCCCACEBDDAABDEC

Matematik  A  B          B BA                     

Cevap Anahtarı A CABCBCAABDDACDBBDBAEEDCABEBCAEDCEEADCACA

Fen Bilimleri          b                           BB 

Cevap Anahtarı A BCCACBCEEDABDAEDBECDEEACCDDBBCAEBCAEABBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelişini kavrar. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Çıkarımların geçerliliğini denetler. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMETCAN TÜRKER 230 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,335 179,480 5 20 20 20 1188

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
197,070 220,560 6 7 7 7 788

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
148,535 192,320 7 20 20 20 1212

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 15 34 34 34 1420

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 3,62 1,85 8,67

Fizik 14 3 4 2,00 14 0,32 0,15 1,65

Kimya 13 2 1 1,75 13 0,67 0,35 1,59

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 3,10 1,60 3,37

Fen Bilimleri 40 11 9 8,75 22 4,08 2,10 6,61

Toplam: 286 54 39 44,25 15 41,21 39,65 64,17

Matematik                  B                      

Cevap Anahtarı A CABCBCAABDDACDBBDBAEEDCABEBCAEDCEEADCACA

Fen Bilimleri Beb    cE  Ba E       Ad   aBacE  b ABBB

Cevap Anahtarı A BCCACBCEEDABDAEDBECDEEACCDDBBCAEBCAEABBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 2 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Su Dalgaları 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 1 0 100
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 1 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kulak 1 0 1 0
Kemik Doku 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Madde Taşınması 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Çevre Şartlarının Genetik Değişimlerin Sürekliliğine Etkisi 1 1 0 100
Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA HÜKENEK 204 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
142,855 179,480 9 25 25 25 1268

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
204,973 220,560 3 4 4 4 720

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
151,230 192,320 6 18 18 18 1189

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 15 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 40 5 1 4,75 12 3,62 1,85 8,67

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,32 0,15 1,65

Kimya 13 3 0 3,00 23 0,67 0,35 1,59

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 3,10 1,60 3,37

Fen Bilimleri 40 11 3 10,25 26 4,08 2,10 6,61

Toplam: 286 53 39 43,25 15 41,21 39,65 64,17

Matematik d B  C A       B B                      

Cevap Anahtarı A CABCBCAABDDACDBBDBAEEDCABEBCAEDCEEADCACA

Fen Bilimleri   C        e  ED       C   BBbA BC   BBe

Cevap Anahtarı A BCCACBCEEDABDAEDBECDEEACCDDBBCAEBCAEABBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 2 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Su Dalgaları 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 1 0 100
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kulak 1 1 0 100
Kemik Doku 1 1 0 100
Emilim 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Madde Taşınması 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hücresel solunumu açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon Dinamiği 1 1 0 100
Çevre Şartlarının Genetik Değişimlerin Sürekliliğine Etkisi 1 1 0 100
Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR SİYAHKAYA 290 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
141,048 179,480 14 27 27 27 1285

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
156,622 220,560 5 20 20 20 1262

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
137,101 192,320 14 28 28 28 1309

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 16 34 34 34 1420

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 0 1,00 17 1,73 1,28 0,89

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 2,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,03 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 8,77 5,85 4,53

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,17 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,72 1,30 0,98

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,12 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,44 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,64 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 0 1 -0,25 -1 4,09 3,26 2,48

Toplam: 286 31 23 25,40 9 33,90 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 B                                       

Cevap Anahtarı B BACEDBCACCEDBDCCAEDBCCAEDEEABDCBECBEBBCE

Sosyal-2                         a                     

Cevap Anahtarı B EADBCEECDABBBEAADECCAECCCBACBDEDCADDBECACEDBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0
1950-1980 Arasında Roman 0 0 0
Modernist Hikâye 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 0 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 0 1 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 0 0 0
Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR BAYTÜRK 243 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,988 179,480 4 8 8 8 380

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
165,373 220,560 1 13 13 13 1155

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
161,415 192,320 9 16 16 16 1042

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 16 34 34 34 1420

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,73 1,28 0,89

Edebiyat 18 2 1 1,75 10 2,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 2,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,03 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 12 6,00 15 8,77 5,85 4,53

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 1,17 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 1,72 1,30 0,98

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,12 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,44 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,64 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 12 4 11,00 24 4,09 3,26 2,48

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 0,23 1,85 8,67

Toplam: 286 57 36 48,00 17 33,90 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 EACeac         eA   E   dcBeD eb  d BeEa

Cevap Anahtarı A EACCBDEACCDBDECCACBDECABCEBCDBAEEDECBBEB

Sosyal-2 B     C     Aa c A E eA   D   B   ACE bD      

Cevap Anahtarı A BADCEECBDAEEACCEDAAEBBACDEDBCABCCCACEBDDAABDEC

Matematik               a  B                      

Cevap Anahtarı A CABCBCAABDDACDBBDBAEEDCABEBCAEDCEEADCACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 1 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 1 0 100
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelişini kavrar. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Çıkarımların geçerliliğini denetler. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBUBEKİR KAPLAN 257 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,998 179,480 11 17 17 17 1006

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
146,643 220,560 13 31 31 31 1343

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
146,303 192,320 11 23 23 23 1240

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 16 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 1 1,75 29 1,73 1,28 0,89

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 2,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 2,03 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 4 7,00 18 8,77 5,85 4,53

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 1,17 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,72 1,30 0,98

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,44 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,64 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 4 2 3,50 8 4,09 3,26 2,48

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 0,23 1,85 8,67

Toplam: 286 32 23 26,25 9 33,90 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1  AaE  Cb                  E eD B d E  C 

Cevap Anahtarı B BACEDBCACCEDBDCCAEDBCCAEDEEABDCBECBEBBCE

Sosyal-2   c CEE   c                            A      

Cevap Anahtarı B EADBCEECDABBBEAADECCAECCCBACBDEDCADDBECACEDBAA

Matematik       e     B  a                        

Cevap Anahtarı B EACBEBACDEEABDBBDCADDBAACBCBACACACDAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Edebî Akımlar 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0
Modernist Hikâye 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 0 50
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 0 0 0
Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÇAPKU 289 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
129,730 179,480 15 33 33 33 1350

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
142,740 220,560 14 32 32 32 1362

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
117,398 192,320 16 34 34 34 1399

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 16 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 5 -1,25 -21 1,73 1,28 0,89

Edebiyat 18 2 11 -0,75 -4 2,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 2,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 2,03 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 24 -1,00 -3 8,77 5,85 4,53

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 1,17 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 3 6 1,50 14 1,72 1,30 0,98

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,44 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,64 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 5 11 2,25 5 4,09 3,26 2,48

Toplam: 286 27 51 14,25 5 33,90 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 cbdae cA ecB dbe ad b cdbE bDaecbDa e   

Cevap Anahtarı A EACCBDEACCDBDECCACBDECABCEBCDBAEEDECBBEB

Sosyal-2 ec d b  DAbEdbdacdAE                          

Cevap Anahtarı A BADCEECBDAEEACCEDAAEBBACDEDBCABCCCACEBDDAABDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı 2 1 1 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 1 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 2 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelişini kavrar. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Çıkarımların geçerliliğini denetler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES GÜNAL 286 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,000 179,480 8 12 12 12 661

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
142,458 220,560 15 33 33 33 1365

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
141,540 192,320 13 27 27 27 1275

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 16 34 34 34 1420

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 1 0,75 13 1,73 1,28 0,89

Edebiyat 18 3 12 0,00 0 2,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,03 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 21 6,75 17 8,77 5,85 4,53

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 1,17 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 1,72 1,30 0,98

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,12 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,44 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 0,64 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 16 22 10,50 23 4,09 3,26 2,48

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 0,23 1,85 8,67

Toplam: 286 44 54 30,50 11 33,90 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 a C     edaDaeaCb DaebcaDEEcBcaBceaaeBCE

Cevap Anahtarı B BACEDBCACCEDBDCCAEDBCCAEDEEABDCBECBEBBCE

Sosyal-2 EAcBCaaab cBB AbbECCAbdbCebeeecDCAabdddA      

Cevap Anahtarı B EADBCEECDABBBEAADECCAECCCBACBDEDCADDBECACEDBAA

Matematik       e                                 

Cevap Anahtarı B EACBEBACDEEABDBBDCADDBAACBCBACACACDAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Edebî Akımlar 0 1 0
1950-1980 Arasında Roman 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 2 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 2 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 2 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 0 1 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 0 1 0
Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 0 2 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 0 1 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 1 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLMİ GÜNAY 258 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
199,738 179,480 3 6 6 6 336

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
160,655 220,560 3 17 17 17 1208

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
174,878 192,320 4 10 10 10 867

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 16 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 2 2,50 42 1,73 1,28 0,89

Edebiyat 18 6 3 5,25 29 2,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,03 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 13 11,75 29 8,77 5,85 4,53

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 1,17 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 1,72 1,30 0,98

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,44 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,64 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 8 4 7,00 15 4,09 3,26 2,48

Toplam: 286 55 33 46,75 16 33,90 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 cACC b  eC B   CAa DEd  d B DeddEbbeBBEa

Cevap Anahtarı A EACCBDEACCDBDECCACBDECABCEBCDBAEEDECBBEB

Sosyal-2 cA CE   eAE c   DdA B                         

Cevap Anahtarı A BADCEECBDAEEACCEDAAEBBACDEDBCABCCCACEBDDAABDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 1 0 50
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 0 1 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 1 50
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelişini kavrar. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Çıkarımların geçerliliğini denetler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAMİL İLKAY TÜRK 248 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,838 179,480 9 13 13 13 665

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
153,175 220,560 10 27 27 27 1293

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
176,323 192,320 3 8 8 8 846

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 16 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,73 1,28 0,89

Edebiyat 18 6 10 3,50 19 2,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,03 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 18 14,50 36 8,77 5,85 4,53

Matematik-2 40 2 5 0,75 2 0,23 1,85 8,67

Toplam: 286 48 51 35,25 12 33,90 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 aACE B bCCEcccCed cadCAcDEbAeDeBceabBBCE

Cevap Anahtarı B BACEDBCACCEDBDCCAEDBCCAEDEEABDCBECBEBBCE

Matematik             a Ba           Bed   e      

Cevap Anahtarı B EACBEBACDEEABDBBDCADDBAACBCBACACACDAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Edebî Akımlar 0 1 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 2 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 1 50
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 2 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÇİMEN 264 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
184,540 179,480 7 11 11 11 560

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
153,972 220,560 9 26 26 26 1287

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
179,779 192,320 2 7 7 7 798

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 16 34 34 34 1420

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,73 1,28 0,89

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 2,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,03 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 16 15,00 38 8,77 5,85 4,53

Matematik-2 40 1 6 -0,50 -1 0,23 1,85 8,67

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,05 0,15 1,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,35 1,59

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 1,60 3,37

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 -0,05 2,10 6,61

Toplam: 286 50 46 38,65 14 33,90 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 EbC ac deCcdcEC b B ECAaecBeDeAbEDECBBEa

Cevap Anahtarı A EACCBDEACCDBDECCACBDECABCEBCDBAEEDECBBEB

Matematik ded       b   aB a                      

Cevap Anahtarı A CABCBCAABDDACDBBDBAEEDCABEBCAEDCEEADCACA

Fen Bilimleri  be                                     

Cevap Anahtarı A BCCACBCEEDABDAEDBECDEEACCDDBBCAEBCAEABBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 2 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 1 0 50
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 1 0 50
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
1950-1980 Arasında Roman 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 1 50
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 2 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Su Dalgaları 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN KORKMAZ 235 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,558 179,480 5 9 9 9 444

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
160,680 220,560 2 16 16 16 1207

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
172,843 192,320 5 11 11 11 895

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 16 34 34 34 1420

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,73 1,28 0,89

Edebiyat 18 6 6 4,50 25 2,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,03 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 16 11,00 28 8,77 5,85 4,53

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 1,17 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 1,72 1,30 0,98

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,44 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,64 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 7 6 5,50 12 4,09 3,26 2,48

Toplam: 286 57 50 44,50 16 33,90 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 EACdacdeCaba ECCA c    BdEBeaB E  ECdcaa

Cevap Anahtarı A EACCBDEACCDBDECCACBDECABCEBCDBAEEDECBBEB

Sosyal-2 ec C beB    AC              Cb      E bD      

Cevap Anahtarı A BADCEECBDAEEACCEDAAEBBACDEDBCABCCCACEBDDAABDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı 2 0 2 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 1 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 0 50
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 1 1 50
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelişini kavrar. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Çıkarımların geçerliliğini denetler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFA ÇORBACI 285 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
128,378 179,480 16 34 34 34 1357

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
131,580 220,560 16 34 34 34 1401

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
123,035 192,320 15 33 33 33 1380

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 16 34 34 34 1420

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,73 1,28 0,89

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 2,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 2,03 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 3 4,25 11 8,77 5,85 4,53

Tarih-2 11 1 4 0,00 0 1,17 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,72 1,30 0,98

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,44 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,64 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 1 4 0,00 0 4,09 3,26 2,48

Toplam: 286 18 39 8,25 3 33,90 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1                           B cBcdEDE     

Cevap Anahtarı A EACCBDEACCDBDECCACBDECABCEBCDBAEEDECBBEB

Sosyal-2    e  d bAa                                   

Cevap Anahtarı A BADCEECBDAEEACCEDAAEBBACDEDBCABCCCACEBDDAABDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 1 50
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelişini kavrar. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Çıkarımların geçerliliğini denetler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİM ŞEN 262 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,185 179,480 2 5 5 5 324

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
157,573 220,560 4 19 19 19 1254

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
197,013 192,320 1 3 3 3 578

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 16 34 34 34 1420

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,73 1,28 0,89

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 2,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,03 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 14 19,50 49 8,77 5,85 4,53

Matematik-2 40 1 6 -0,50 -1 0,23 1,85 8,67

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,05 0,15 1,65

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,35 1,59

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 1,60 3,37

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 -0,05 2,10 6,61

Toplam: 286 56 41 45,75 16 33,90 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 EbCbaD dCebBDECCAa  ECcadcBCDBebEDECBBEa

Cevap Anahtarı A EACCBDEACCDBDECCACBDECABCEBCDBAEEDECBBEB

Matematik ded       b   aB a                      

Cevap Anahtarı A CABCBCAABDDACDBBDBAEEDCABEBCAEDCEEADCACA

Fen Bilimleri            e                            

Cevap Anahtarı A BCCACBCEEDABDAEDBECDEEACCDDBBCAEBCAEABBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 2 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 2 0 100
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 1 0 100
1950-1980 Arasında Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 1 50
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 2 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 0 0
İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 2 0 0 0
Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Su Dalgaları 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Fotoelektrik Olayı 1 0 0 0
Kepler Kanunları 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
Atom Teorileri 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
İdeal Gaz Yasası 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Titrasyon 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 1 0 0 0
Elektrokimyasal Piller ve Aktiflik 1 0 0 0
Basit Formül ve Molekül Formülü 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkenler 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR ERİKLLİ 239 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,983 179,480 6 10 10 10 534

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
152,085 220,560 11 28 28 28 1306

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
170,575 192,320 6 12 12 12 926

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 16 34 34 34 1420

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 5 0 5,00 83 1,73 1,28 0,89

Edebiyat 18 5 2 4,50 25 2,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,03 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 8 13,00 33 8,77 5,85 4,53

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 1,17 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,72 1,30 0,98

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,44 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,64 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 5 3 4,25 9 4,09 3,26 2,48

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 0,23 1,85 8,67

Toplam: 286 48 42 37,50 13 33,90 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 BA EDBCA          ca CAE E  d  BEdaaddCE

Cevap Anahtarı B BACEDBCACCEDBDCCAEDBCCAEDEEABDCBECBEBBCE

Sosyal-2  AcBCEE  bc                                   

Cevap Anahtarı B EADBCEECDABBBEAADECCAECCCBACBDEDCADDBECACEDBAA

Matematik       e     B  a                        

Cevap Anahtarı B EACBEBACDEEABDBBDCADDBAACBCBACACACDAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0
Modernist Hikâye 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 0 50
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 0 0 0
Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE FİLİZ 237 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,718 179,480 10 14 14 14 670

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
155,053 220,560 8 25 25 25 1278

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
165,775 192,320 8 14 14 14 978

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 16 34 34 34 1420

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 1 1,75 29 1,73 1,28 0,89

Edebiyat 18 6 6 4,50 25 2,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 2,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,03 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 13 10,75 27 8,77 5,85 4,53

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,17 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 1,72 1,30 0,98

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,12 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,44 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,64 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 5 3 4,25 9 4,09 3,26 2,48

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 0,23 1,85 8,67

Toplam: 286 45 34 36,50 13 33,90 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 a CE  bA      eCedDaCCAa  bc D dcdaEBBCE

Cevap Anahtarı B BACEDBCACCEDBDCCAEDBCCAEDEEABDCBECBEBBCE

Sosyal-2               AA       d         AD  aCe      

Cevap Anahtarı B EADBCEECDABBBEAADECCAECCCBACBDEDCADDBECACEDBAA

Matematik             B  a         B   e          

Cevap Anahtarı B EACBEBACDEEABDBBDCADDBAACBCBACACACDAEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Edebî Akımlar 0 1 0
1950-1980 Arasında Roman 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 1 0
Âşık Edebiyatı 2 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 1 1 50
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 0 1 0
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 0 1 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 0 0 0
Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN KELEŞ 242 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,118 179,480 13 21 21 21 1203

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
149,985 220,560 12 29 29 29 1318

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
144,125 192,320 12 25 25 25 1252

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 16 34 34 34 1420

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 1 1,75 29 1,73 1,28 0,89

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 2,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 2,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,03 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 3 5,25 13 8,77 5,85 4,53

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 1,17 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,72 1,30 0,98

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,44 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,64 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 1 0 1,00 2 4,09 3,26 2,48

Matematik-2 40 3 8 1,00 3 0,23 1,85 8,67

Toplam: 286 33 35 24,25 8 33,90 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 cAC        B       D        DeeE        

Cevap Anahtarı A EACCBDEACCDBDECCACBDECABCEBCDBAEEDECBBEB

Sosyal-2     E                                         

Cevap Anahtarı A BADCEECBDAEEACCEDAAEBBACDEDBCABCCCACEBDDAABDEC

Matematik aAaaaaAAaaa                             

Cevap Anahtarı A CABCBCAABDDACDBBDBAEEDCABEBCAEDCEEADCACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 1 0 50
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 1 0 50
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 0 0
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 0 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelişini kavrar. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Çıkarımların geçerliliğini denetler. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 2 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE ORUÇ 252 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
217,118 179,480 1 4 4 4 186

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
155,895 220,560 7 23 23 23 1269

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
166,530 192,320 7 13 13 13 968

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 16 34 34 34 1420

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,73 1,28 0,89

Edebiyat 18 2 3 1,25 7 2,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,03 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 10 10,50 26 8,77 5,85 4,53

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 1,17 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 1,72 1,30 0,98

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,12 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,44 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,64 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 18 9 15,75 34 4,09 3,26 2,48

Toplam: 286 60 39 50,25 18 33,90 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 EA eac   a a  C  a D    d BaD AEE EeBBEa

Cevap Anahtarı A EACCBDEACCDBDECCACBDECABCEBCDBAEEDECBBEB

Sosyal-2 dAe  beBeA  ACdEDbAEBBc   D C   C ACE bD      

Cevap Anahtarı A BADCEECBDAEEACCEDAAEBBACDEDBCABCCCACEBDDAABDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 1 0 50
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 0 0 0
Modernist Hikâye 1 0 0 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 2 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 1 0 50
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 1 0 100
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 1 0 100
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelişini kavrar. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Çıkarımların geçerliliğini denetler. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TANIM AYT 1

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DURMUŞ 306 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
156,688 179,480 12 18 18 18 1059

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

SAY
156,622 220,560 5 20 20 20 1262

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

EA
149,906 192,320 10 19 19 19 1202

Puanı Hesaplanan: 34 34 34 1410

Katılımlar: 16 34 34 34 1420

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 2 1,50 25 1,73 1,28 0,89

Edebiyat 18 1 4 0,00 0 2,50 1,78 1,97

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 2,50 1,60 0,79

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,03 1,18 0,88

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 16 5,00 13 8,77 5,85 4,53

Tarih-2 11 1 10 -1,50 -14 1,17 0,77 0,28

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 1,72 1,30 0,98

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,28 0,39

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,44 0,42 0,34

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 5 -1,25 -21 0,64 0,49 0,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

Sosyal-2 46 6 21 0,75 2 4,09 3,26 2,48

Toplam: 286 45 59 30,40 11 33,90 39,65 64,17

Edebiyat-Sosyal-1 cACb          b  b  Eec dcBabBdEEcECddbc

Cevap Anahtarı A EACCBDEACCDBDECCACBDECABCEBCDBAEEDECBBEB

Sosyal-2 cbebEababbbbAbdEeAeEBc            eac cb      

Cevap Anahtarı A BADCEECBDAEEACCEDAAEBBACDEDBCABCCCACEBDDAABDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Âşık Edebiyatı 2 0 0 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 2 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 2 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 2 0 0 0
Toplumcu Gerçekçi Hikâye 1 1 0 100
Modernist Hikâye 1 0 1 0
1950-1980 Arasında Roman 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliğine yönelik düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 2 2 0 100
İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Türkiye'nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 1 0
İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte Osmanlı Devleti'nin diğer devletlerle yürüttüğü rekabeti ve bu rekabette uyguladığı stratejileri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin iç politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Ekstrem Doğa Olayları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Ulaşım Sistemlerinin Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri 1 1 0 100
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algıyı etkileyen etkenleri açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 2 0 0 0
Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 1 0 0 0
Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 1 0 0 0
Kavram çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 1 0
İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 1 0 1 0
Hinduizm'in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 1 0 1 0
Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelişini kavrar. 1 0 0 0
Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 1 0 0 0
Çıkarımların geçerliliğini denetler. 1 0 0 0
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

KATILIMLAR

1 0 FURKAN İAİM   23 14 19,50 22 10 19,50 45 24 39,00 257,630 1 1 47 156,622 2 20 1262 195,236 1 4 591

2 0 ZEHRA ÖZTÜRK   17 13 13,75 20 6 18,50 2 4 1,00 39 23 33,25 237,303 2 2 86 159,442 1 18 1227 180,091 2 6 788

3 225 ARAFAT KAPTAN 12A 13 8 11,00 9 3 8,25 11 12 8,00 33 23 27,25 223,503 1 3 146 258,160 1 1 350 244,410 1 1 205

4 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 13 10 10,50 18 9 15,75 31 19 26,25 217,118 1 4 186 155,895 7 23 1269 166,530 7 13 968

5 262 SALİM ŞEN 12B 23 14 19,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 24 21 18,75 201,185 2 5 324 157,573 4 19 1254 197,013 1 3 578

6 258 HİLMİ GÜNAY 12B 15 13 11,75 8 4 7,00 23 17 18,75 199,738 3 6 336 160,655 3 17 1208 174,878 4 10 867

7 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 12 3 11,25 6 3 5,25 5 0 5,00 2 1 1,75 25 7 23,25 199,163 2 7 348 186,438 8 9 893 193,203 3 5 613

8 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 9 12 6,00 12 4 11,00 1 1 0,75 22 17 17,75 196,988 4 8 380 165,373 1 13 1155 161,415 9 16 1042

9 235 REYHAN KORKMAZ 12B 15 16 11,00 7 6 5,50 22 22 16,50 192,558 5 9 444 160,680 2 16 1207 172,843 5 11 895

10 239 SEDANUR ERİKLLİ 12B 15 8 13,00 5 3 4,25 1 2 0,50 21 13 17,75 185,983 6 10 534 152,085 11 28 1306 170,575 6 12 926

11 264 ONUR ÇİMEN 12B 19 16 15,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 20 24 14,00 184,540 7 11 560 153,972 9 26 1287 179,779 2 7 798

12 286 ENES GÜNAL 12B 12 21 6,75 16 22 10,50 0 1 -0,25 28 44 17,00 178,000 8 12 661 142,458 15 33 1365 141,540 13 27 1275

13 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 19 18 14,50 2 5 0,75 21 23 15,25 177,838 9 13 665 153,175 10 27 1293 176,323 3 8 846

14 237 SUDE FİLİZ 12B 14 13 10,75 5 3 4,25 2 2 1,50 21 18 16,50 177,718 10 14 670 155,053 8 25 1278 165,775 8 14 978

15 227 HATİCE T TLIYÜZ 12 1 2 0,50 4 7 2,25 5 4 4,00 12 5 10,75 22 18 17,50 174,928 1 15 719 229,223 1 3 511 175,295 1 9 859

16 220 ALİM KORKMA 12A 3 2 2,50 11 2 10,50 11 7 9,25 25 11 22,25 171,935 3 16 764 239,120 2 2 447 197,290 2 2 575

17 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 8 4 7,00 4 2 3,50 1 2 0,50 13 8 11,00 159,998 11 17 1006 146,643 13 31 1343 146,303 11 23 1240

18 306 ZEYNEP DURMUŞ 12B 9 16 5,00 6 21 0,75 15 37 5,75 156,688 12 18 1059 156,622 5 20 1262 149,906 10 19 1202

19 242 YASİN KELEŞ 12B 6 3 5,25 1 0 1,00 3 8 1,00 10 11 7,25 149,118 13 21 1203 149,985 12 29 1318 144,125 12 25 1252

20 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 141,048 14 27 1285 156,622 5 20 1262 137,101 14 28 1309

21 289 EMRE ÇAPKU 12B 5 24 -1,00 5 11 2,25 10 35 1,25 129,730 15 33 1350 142,740 14 32 1362 117,398 16 34 1399

22 285 SAFA ÇORBACI 12B 5 3 4,25 1 4 0,00 6 7 4,25 128,378 16 34 1357 131,580 16 34 1401 123,035 15 33 1380
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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   SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 FURKAN İAİM   23 14 19,50 22 10 19,50 45 24 39,00 257,630 1 1 47 156,622 2 20 1262 195,236 1 4 591

2 0 ZEHRA ÖZTÜRK   17 13 13,75 20 6 18,50 2 4 1,00 39 23 33,25 237,303 2 2 86 159,442 1 18 1227 180,091 2 6 788

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 227 HATİCE T TLIYÜZ 12 1 2 0,50 4 7 2,25 5 4 4,00 12 5 10,75 22 18 17,50 174,928 1 15 719 229,223 1 3 511 175,295 1 9 859

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 13 8 11,00 9 3 8,25 11 12 8,00 33 23 27,25 223,503 1 3 146 258,160 1 1 350 244,410 1 1 205

2 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 12 3 11,25 6 3 5,25 5 0 5,00 2 1 1,75 25 7 23,25 199,163 2 7 348 186,438 8 9 893 193,203 3 5 613

3 220 ALİM KORKMA 12A 3 2 2,50 11 2 10,50 11 7 9,25 25 11 22,25 171,935 3 16 764 239,120 2 2 447 197,290 2 2 575

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 13 10 10,50 18 9 15,75 31 19 26,25 217,118 1 4 186 155,895 7 23 1269 166,530 7 13 968

2 262 SALİM ŞEN 12B 23 14 19,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 24 21 18,75 201,185 2 5 324 157,573 4 19 1254 197,013 1 3 578

3 258 HİLMİ GÜNAY 12B 15 13 11,75 8 4 7,00 23 17 18,75 199,738 3 6 336 160,655 3 17 1208 174,878 4 10 867

4 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 9 12 6,00 12 4 11,00 1 1 0,75 22 17 17,75 196,988 4 8 380 165,373 1 13 1155 161,415 9 16 1042

5 235 REYHAN KORKMAZ 12B 15 16 11,00 7 6 5,50 22 22 16,50 192,558 5 9 444 160,680 2 16 1207 172,843 5 11 895

6 239 SEDANUR ERİKLLİ 12B 15 8 13,00 5 3 4,25 1 2 0,50 21 13 17,75 185,983 6 10 534 152,085 11 28 1306 170,575 6 12 926

7 264 ONUR ÇİMEN 12B 19 16 15,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 20 24 14,00 184,540 7 11 560 153,972 9 26 1287 179,779 2 7 798

8 286 ENES GÜNAL 12B 12 21 6,75 16 22 10,50 0 1 -0,25 28 44 17,00 178,000 8 12 661 142,458 15 33 1365 141,540 13 27 1275

9 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 19 18 14,50 2 5 0,75 21 23 15,25 177,838 9 13 665 153,175 10 27 1293 176,323 3 8 846

10 237 SUDE FİLİZ 12B 14 13 10,75 5 3 4,25 2 2 1,50 21 18 16,50 177,718 10 14 670 155,053 8 25 1278 165,775 8 14 978

11 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 8 4 7,00 4 2 3,50 1 2 0,50 13 8 11,00 159,998 11 17 1006 146,643 13 31 1343 146,303 11 23 1240

12 306 ZEYNEP DURMUŞ 12B 9 16 5,00 6 21 0,75 15 37 5,75 156,688 12 18 1059 156,622 5 20 1262 149,906 10 19 1202

13 242 YASİN KELEŞ 12B 6 3 5,25 1 0 1,00 3 8 1,00 10 11 7,25 149,118 13 21 1203 149,985 12 29 1318 144,125 12 25 1252

14 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 141,048 14 27 1285 156,622 5 20 1262 137,101 14 28 1309

15 289 EMRE ÇAPKU 12B 5 24 -1,00 5 11 2,25 10 35 1,25 129,730 15 33 1350 142,740 14 32 1362 117,398 16 34 1399

16 285 SAFA ÇORBACI 12B 5 3 4,25 1 4 0,00 6 7 4,25 128,378 16 34 1357 131,580 16 34 1401 123,035 15 33 1380

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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                                                4 / 4



OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 13 8 11,00 9 3 8,25 11 12 8,00 33 23 27,25 223,503 1 3 146 258,160 1 1 350 244,410 1 1 205

2 220 ALİM KORKMA 12A 3 2 2,50 11 2 10,50 11 7 9,25 25 11 22,25 171,935 3 16 764 239,120 2 2 447 197,290 2 2 575

3 227 HATİCE T TLIYÜZ 12 1 2 0,50 4 7 2,25 5 4 4,00 12 5 10,75 22 18 17,50 174,928 1 15 719 229,223 1 3 511 175,295 1 9 859

4 204 TUĞBA HÜKENEK 12A 5 1 4,75 11 3 10,25 16 4 15,00 142,855 9 25 1268 204,973 3 4 720 151,230 6 18 1189

5 200 BETÜL KAYA 12A 10 2 9,50 10 4 9,00 20 6 18,50 133,203 15 32 1338 204,648 4 5 724 154,443 5 17 1140

6 215 ELİF TURGUT 12A 11 4 10,00 8 15 4,25 19 19 14,25 138,935 11 28 1303 197,757 5 6 779 161,761 4 15 1037

7 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 1 0 1,00 11 9 8,75 12 9 9,75 150,335 5 20 1188 197,070 6 7 788 148,535 7 20 1212

8 0 AZRA AKGÜN 12A 4 3 3,25 9 14 5,50 13 17 8,75 142,883 8 24 1267 186,953 7 8 884 147,088 8 21 1231

9 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 12 3 11,25 6 3 5,25 5 0 5,00 2 1 1,75 25 7 23,25 199,163 2 7 348 186,438 8 9 893 193,203 3 5 613

10 217 MELİSA GÜLEN 12A 0 2 -0,50 0 2 -0,50 152,223 4 19 1114 169,193 9 10 1099 146,313 9 22 1239

11 223 EREN DEMİRAY 12A 1 0 1,00 2 6 0,50 3 6 1,50 146,240 6 22 1238 168,875 10 11 1107 144,300 10 24 1250

12 202 ÖMER ÜLKER 12A 0 1 -0,25 3 3 2,25 3 4 2,00 141,390 10 26 1279 165,940 11 12 1143 135,815 12 29 1321

13 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 9 12 6,00 12 4 11,00 1 1 0,75 22 17 17,75 196,988 4 8 380 165,373 1 13 1155 161,415 9 16 1042

14 208 EYLÜL KAY 12A 2 3 1,25 2 3 1,25 143,570 7 23 1260 165,030 12 14 1158 142,235 11 26 1268

15 222 HALİM ER 12A 0 3 -0,75 4 3 3,25 4 6 2,50 138,230 12 29 1308 163,088 13 15 1178 131,155 14 31 1358

16 0 ZEHRA ÖZTÜRK   17 13 13,75 20 6 18,50 2 4 1,00 39 23 33,25 237,303 2 2 86 159,442 1 18 1227 180,091 2 6 788

17 262 SALİM ŞEN 12B 23 14 19,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 24 21 18,75 201,185 2 5 324 157,573 4 19 1254 197,013 1 3 578

18 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 2 3 1,25 2 3 1,25 134,878 14 31 1329 155,863 14 24 1270 133,233 13 30 1349

19 237 SUDE FİLİZ 12B 14 13 10,75 5 3 4,25 2 2 1,50 21 18 16,50 177,718 10 14 670 155,053 8 25 1278 165,775 8 14 978

20 264 ONUR ÇİMEN 12B 19 16 15,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 20 24 14,00 184,540 7 11 560 153,972 9 26 1287 179,779 2 7 798

21 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 19 18 14,50 2 5 0,75 21 23 15,25 177,838 9 13 665 153,175 10 27 1293 176,323 3 8 846

22 239 SEDANUR ERİKLLİ 12B 15 8 13,00 5 3 4,25 1 2 0,50 21 13 17,75 185,983 6 10 534 152,085 11 28 1306 170,575 6 12 926

23 242 YASİN KELEŞ 12B 6 3 5,25 1 0 1,00 3 8 1,00 10 11 7,25 149,118 13 21 1203 149,985 12 29 1318 144,125 12 25 1252

24 228 EFE BERK DEMİR 12A 0 6 -1,50 0 6 -1,50 135,405 13 30 1327 149,208 15 30 1325 130,315 15 32 1361

25 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 8 4 7,00 4 2 3,50 1 2 0,50 13 8 11,00 159,998 11 17 1006 146,643 13 31 1343 146,303 11 23 1240

26 286 ENES GÜNAL 12B 12 21 6,75 16 22 10,50 0 1 -0,25 28 44 17,00 178,000 8 12 661 142,458 15 33 1365 141,540 13 27 1275
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

KATILIMLAR
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PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS
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   SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ZEHRA ÖZTÜRK   17 13 13,75 20 6 18,50 2 4 1,00 39 23 33,25 237,303 2 2 86 159,442 1 18 1227 180,091 2 6 788

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 227 HATİCE T TLIYÜZ 12 1 2 0,50 4 7 2,25 5 4 4,00 12 5 10,75 22 18 17,50 174,928 1 15 719 229,223 1 3 511 175,295 1 9 859

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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12A SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 13 8 11,00 9 3 8,25 11 12 8,00 33 23 27,25 223,503 1 3 146 258,160 1 1 350 244,410 1 1 205

2 220 ALİM KORKMA 12A 3 2 2,50 11 2 10,50 11 7 9,25 25 11 22,25 171,935 3 16 764 239,120 2 2 447 197,290 2 2 575

3 204 TUĞBA HÜKENEK 12A 5 1 4,75 11 3 10,25 16 4 15,00 142,855 9 25 1268 204,973 3 4 720 151,230 6 18 1189

4 200 BETÜL KAYA 12A 10 2 9,50 10 4 9,00 20 6 18,50 133,203 15 32 1338 204,648 4 5 724 154,443 5 17 1140

5 215 ELİF TURGUT 12A 11 4 10,00 8 15 4,25 19 19 14,25 138,935 11 28 1303 197,757 5 6 779 161,761 4 15 1037

6 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 1 0 1,00 11 9 8,75 12 9 9,75 150,335 5 20 1188 197,070 6 7 788 148,535 7 20 1212

7 0 AZRA AKGÜN 12A 4 3 3,25 9 14 5,50 13 17 8,75 142,883 8 24 1267 186,953 7 8 884 147,088 8 21 1231

8 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 12 3 11,25 6 3 5,25 5 0 5,00 2 1 1,75 25 7 23,25 199,163 2 7 348 186,438 8 9 893 193,203 3 5 613

9 217 MELİSA GÜLEN 12A 0 2 -0,50 0 2 -0,50 152,223 4 19 1114 169,193 9 10 1099 146,313 9 22 1239

10 223 EREN DEMİRAY 12A 1 0 1,00 2 6 0,50 3 6 1,50 146,240 6 22 1238 168,875 10 11 1107 144,300 10 24 1250

11 202 ÖMER ÜLKER 12A 0 1 -0,25 3 3 2,25 3 4 2,00 141,390 10 26 1279 165,940 11 12 1143 135,815 12 29 1321

12 208 EYLÜL KAY 12A 2 3 1,25 2 3 1,25 143,570 7 23 1260 165,030 12 14 1158 142,235 11 26 1268

13 222 HALİM ER 12A 0 3 -0,75 4 3 3,25 4 6 2,50 138,230 12 29 1308 163,088 13 15 1178 131,155 14 31 1358

14 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 2 3 1,25 2 3 1,25 134,878 14 31 1329 155,863 14 24 1270 133,233 13 30 1349

15 228 EFE BERK DEMİR 12A 0 6 -1,50 0 6 -1,50 135,405 13 30 1327 149,208 15 30 1325 130,315 15 32 1361
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12B SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 9 12 6,00 12 4 11,00 1 1 0,75 22 17 17,75 196,988 4 8 380 165,373 1 13 1155 161,415 9 16 1042

2 262 SALİM ŞEN 12B 23 14 19,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 24 21 18,75 201,185 2 5 324 157,573 4 19 1254 197,013 1 3 578

3 237 SUDE FİLİZ 12B 14 13 10,75 5 3 4,25 2 2 1,50 21 18 16,50 177,718 10 14 670 155,053 8 25 1278 165,775 8 14 978

4 264 ONUR ÇİMEN 12B 19 16 15,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 20 24 14,00 184,540 7 11 560 153,972 9 26 1287 179,779 2 7 798

5 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 19 18 14,50 2 5 0,75 21 23 15,25 177,838 9 13 665 153,175 10 27 1293 176,323 3 8 846

6 239 SEDANUR ERİKLLİ 12B 15 8 13,00 5 3 4,25 1 2 0,50 21 13 17,75 185,983 6 10 534 152,085 11 28 1306 170,575 6 12 926

7 242 YASİN KELEŞ 12B 6 3 5,25 1 0 1,00 3 8 1,00 10 11 7,25 149,118 13 21 1203 149,985 12 29 1318 144,125 12 25 1252

8 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 8 4 7,00 4 2 3,50 1 2 0,50 13 8 11,00 159,998 11 17 1006 146,643 13 31 1343 146,303 11 23 1240

9 286 ENES GÜNAL 12B 12 21 6,75 16 22 10,50 0 1 -0,25 28 44 17,00 178,000 8 12 661 142,458 15 33 1365 141,540 13 27 1275
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 13 8 11,00 9 3 8,25 11 12 8,00 33 23 27,25 223,503 1 3 146 258,160 1 1 350 244,410 1 1 205

2 220 ALİM KORKMA 12A 3 2 2,50 11 2 10,50 11 7 9,25 25 11 22,25 171,935 3 16 764 239,120 2 2 447 197,290 2 2 575

3 262 SALİM ŞEN 12B 23 14 19,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 24 21 18,75 201,185 2 5 324 157,573 4 19 1254 197,013 1 3 578

4 0 FURKAN İAİM   23 14 19,50 22 10 19,50 45 24 39,00 257,630 1 1 47 156,622 2 20 1262 195,236 1 4 591

5 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 12 3 11,25 6 3 5,25 5 0 5,00 2 1 1,75 25 7 23,25 199,163 2 7 348 186,438 8 9 893 193,203 3 5 613

6 0 ZEHRA ÖZTÜRK   17 13 13,75 20 6 18,50 2 4 1,00 39 23 33,25 237,303 2 2 86 159,442 1 18 1227 180,091 2 6 788

7 264 ONUR ÇİMEN 12B 19 16 15,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 20 24 14,00 184,540 7 11 560 153,972 9 26 1287 179,779 2 7 798

8 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 19 18 14,50 2 5 0,75 21 23 15,25 177,838 9 13 665 153,175 10 27 1293 176,323 3 8 846

9 227 HATİCE T TLIYÜZ 12 1 2 0,50 4 7 2,25 5 4 4,00 12 5 10,75 22 18 17,50 174,928 1 15 719 229,223 1 3 511 175,295 1 9 859

10 258 HİLMİ GÜNAY 12B 15 13 11,75 8 4 7,00 23 17 18,75 199,738 3 6 336 160,655 3 17 1208 174,878 4 10 867

11 235 REYHAN KORKMAZ 12B 15 16 11,00 7 6 5,50 22 22 16,50 192,558 5 9 444 160,680 2 16 1207 172,843 5 11 895

12 239 SEDANUR ERİKLLİ 12B 15 8 13,00 5 3 4,25 1 2 0,50 21 13 17,75 185,983 6 10 534 152,085 11 28 1306 170,575 6 12 926

13 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 13 10 10,50 18 9 15,75 31 19 26,25 217,118 1 4 186 155,895 7 23 1269 166,530 7 13 968

14 237 SUDE FİLİZ 12B 14 13 10,75 5 3 4,25 2 2 1,50 21 18 16,50 177,718 10 14 670 155,053 8 25 1278 165,775 8 14 978

15 215 ELİF TURGUT 12A 11 4 10,00 8 15 4,25 19 19 14,25 138,935 11 28 1303 197,757 5 6 779 161,761 4 15 1037

16 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 9 12 6,00 12 4 11,00 1 1 0,75 22 17 17,75 196,988 4 8 380 165,373 1 13 1155 161,415 9 16 1042

17 200 BETÜL KAYA 12A 10 2 9,50 10 4 9,00 20 6 18,50 133,203 15 32 1338 204,648 4 5 724 154,443 5 17 1140

18 204 TUĞBA HÜKENEK 12A 5 1 4,75 11 3 10,25 16 4 15,00 142,855 9 25 1268 204,973 3 4 720 151,230 6 18 1189

19 306 ZEYNEP DURMUŞ 12B 9 16 5,00 6 21 0,75 15 37 5,75 156,688 12 18 1059 156,622 5 20 1262 149,906 10 19 1202

20 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 1 0 1,00 11 9 8,75 12 9 9,75 150,335 5 20 1188 197,070 6 7 788 148,535 7 20 1212

21 0 AZRA AKGÜN 12A 4 3 3,25 9 14 5,50 13 17 8,75 142,883 8 24 1267 186,953 7 8 884 147,088 8 21 1231

22 217 MELİSA GÜLEN 12A 0 2 -0,50 0 2 -0,50 152,223 4 19 1114 169,193 9 10 1099 146,313 9 22 1239

23 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 8 4 7,00 4 2 3,50 1 2 0,50 13 8 11,00 159,998 11 17 1006 146,643 13 31 1343 146,303 11 23 1240

24 223 EREN DEMİRAY 12A 1 0 1,00 2 6 0,50 3 6 1,50 146,240 6 22 1238 168,875 10 11 1107 144,300 10 24 1250

25 242 YASİN KELEŞ 12B 6 3 5,25 1 0 1,00 3 8 1,00 10 11 7,25 149,118 13 21 1203 149,985 12 29 1318 144,125 12 25 1252

26 208 EYLÜL KAY 12A 2 3 1,25 2 3 1,25 143,570 7 23 1260 165,030 12 14 1158 142,235 11 26 1268

27 286 ENES GÜNAL 12B 12 21 6,75 16 22 10,50 0 1 -0,25 28 44 17,00 178,000 8 12 661 142,458 15 33 1365 141,540 13 27 1275

28 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 141,048 14 27 1285 156,622 5 20 1262 137,101 14 28 1309

29 202 ÖMER ÜLKER 12A 0 1 -0,25 3 3 2,25 3 4 2,00 141,390 10 26 1279 165,940 11 12 1143 135,815 12 29 1321

30 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 2 3 1,25 2 3 1,25 134,878 14 31 1329 155,863 14 24 1270 133,233 13 30 1349
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

KATILIMLAR

31 222 HALİM ER 12A 0 3 -0,75 4 3 3,25 4 6 2,50 138,230 12 29 1308 163,088 13 15 1178 131,155 14 31 1358

32 285 SAFA ÇORBACI 12B 5 3 4,25 1 4 0,00 6 7 4,25 128,378 16 34 1357 131,580 16 34 1401 123,035 15 33 1380

33 289 EMRE ÇAPKU 12B 5 24 -1,00 5 11 2,25 10 35 1,25 129,730 15 33 1350 142,740 14 32 1362 117,398 16 34 1399
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   SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 FURKAN İAİM   23 14 19,50 22 10 19,50 45 24 39,00 257,630 1 1 47 156,622 2 20 1262 195,236 1 4 591

2 0 ZEHRA ÖZTÜRK   17 13 13,75 20 6 18,50 2 4 1,00 39 23 33,25 237,303 2 2 86 159,442 1 18 1227 180,091 2 6 788

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 227 HATİCE T TLIYÜZ 12 1 2 0,50 4 7 2,25 5 4 4,00 12 5 10,75 22 18 17,50 174,928 1 15 719 229,223 1 3 511 175,295 1 9 859

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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12A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 13 8 11,00 9 3 8,25 11 12 8,00 33 23 27,25 223,503 1 3 146 258,160 1 1 350 244,410 1 1 205

2 220 ALİM KORKMA 12A 3 2 2,50 11 2 10,50 11 7 9,25 25 11 22,25 171,935 3 16 764 239,120 2 2 447 197,290 2 2 575

3 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 12 3 11,25 6 3 5,25 5 0 5,00 2 1 1,75 25 7 23,25 199,163 2 7 348 186,438 8 9 893 193,203 3 5 613

4 215 ELİF TURGUT 12A 11 4 10,00 8 15 4,25 19 19 14,25 138,935 11 28 1303 197,757 5 6 779 161,761 4 15 1037

5 200 BETÜL KAYA 12A 10 2 9,50 10 4 9,00 20 6 18,50 133,203 15 32 1338 204,648 4 5 724 154,443 5 17 1140

6 204 TUĞBA HÜKENEK 12A 5 1 4,75 11 3 10,25 16 4 15,00 142,855 9 25 1268 204,973 3 4 720 151,230 6 18 1189

7 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 1 0 1,00 11 9 8,75 12 9 9,75 150,335 5 20 1188 197,070 6 7 788 148,535 7 20 1212

8 0 AZRA AKGÜN 12A 4 3 3,25 9 14 5,50 13 17 8,75 142,883 8 24 1267 186,953 7 8 884 147,088 8 21 1231

9 217 MELİSA GÜLEN 12A 0 2 -0,50 0 2 -0,50 152,223 4 19 1114 169,193 9 10 1099 146,313 9 22 1239

10 223 EREN DEMİRAY 12A 1 0 1,00 2 6 0,50 3 6 1,50 146,240 6 22 1238 168,875 10 11 1107 144,300 10 24 1250

11 208 EYLÜL KAY 12A 2 3 1,25 2 3 1,25 143,570 7 23 1260 165,030 12 14 1158 142,235 11 26 1268

12 202 ÖMER ÜLKER 12A 0 1 -0,25 3 3 2,25 3 4 2,00 141,390 10 26 1279 165,940 11 12 1143 135,815 12 29 1321

13 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 2 3 1,25 2 3 1,25 134,878 14 31 1329 155,863 14 24 1270 133,233 13 30 1349

14 222 HALİM ER 12A 0 3 -0,75 4 3 3,25 4 6 2,50 138,230 12 29 1308 163,088 13 15 1178 131,155 14 31 1358

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,1 6,4 4,53 3,2 2,8 2,48 9,4 2,7 8,67 8,0 5,6 6,61 26,7 17,5 22,29 179,480 220,560 192,320

Okul Ortalaması 7,6 6,9 5,85 4,1 3,4 3,26 2,4 2,0 1,85 2,8 2,7 2,10 16,8 14,9 13,06 168,860 170,550 159,900

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 262 SALİM ŞEN 12B 23 14 19,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 24 21 18,75 201,185 2 5 324 157,573 4 19 1254 197,013 1 3 578

2 264 ONUR ÇİMEN 12B 19 16 15,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 20 24 14,00 184,540 7 11 560 153,972 9 26 1287 179,779 2 7 798

3 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 19 18 14,50 2 5 0,75 21 23 15,25 177,838 9 13 665 153,175 10 27 1293 176,323 3 8 846

4 258 HİLMİ GÜNAY 12B 15 13 11,75 8 4 7,00 23 17 18,75 199,738 3 6 336 160,655 3 17 1208 174,878 4 10 867

5 235 REYHAN KORKMAZ 12B 15 16 11,00 7 6 5,50 22 22 16,50 192,558 5 9 444 160,680 2 16 1207 172,843 5 11 895

6 239 SEDANUR ERİKLLİ 12B 15 8 13,00 5 3 4,25 1 2 0,50 21 13 17,75 185,983 6 10 534 152,085 11 28 1306 170,575 6 12 926

7 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 13 10 10,50 18 9 15,75 31 19 26,25 217,118 1 4 186 155,895 7 23 1269 166,530 7 13 968

8 237 SUDE FİLİZ 12B 14 13 10,75 5 3 4,25 2 2 1,50 21 18 16,50 177,718 10 14 670 155,053 8 25 1278 165,775 8 14 978

9 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 9 12 6,00 12 4 11,00 1 1 0,75 22 17 17,75 196,988 4 8 380 165,373 1 13 1155 161,415 9 16 1042

10 306 ZEYNEP DURMUŞ 12B 9 16 5,00 6 21 0,75 15 37 5,75 156,688 12 18 1059 156,622 5 20 1262 149,906 10 19 1202

11 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 8 4 7,00 4 2 3,50 1 2 0,50 13 8 11,00 159,998 11 17 1006 146,643 13 31 1343 146,303 11 23 1240

12 242 YASİN KELEŞ 12B 6 3 5,25 1 0 1,00 3 8 1,00 10 11 7,25 149,118 13 21 1203 149,985 12 29 1318 144,125 12 25 1252

13 286 ENES GÜNAL 12B 12 21 6,75 16 22 10,50 0 1 -0,25 28 44 17,00 178,000 8 12 661 142,458 15 33 1365 141,540 13 27 1275

14 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 141,048 14 27 1285 156,622 5 20 1262 137,101 14 28 1309

15 285 SAFA ÇORBACI 12B 5 3 4,25 1 4 0,00 6 7 4,25 128,378 16 34 1357 131,580 16 34 1401 123,035 15 33 1380

16 289 EMRE ÇAPKU 12B 5 24 -1,00 5 11 2,25 10 35 1,25 129,730 15 33 1350 142,740 14 32 1362 117,398 16 34 1399

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100
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300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,15 1,02 0,89 2,63 2,67 1,97 1,20 1,64 0,79 1,13 1,02 0,88 0,56 1,13 0,28 1,18 0,80 0,98 0,46 0,28 0,39 0,41 0,25 0,34 0,55 0,31 0,47 0,03 0,04 0,02 9,30 9,16 7,01 179,5 220,6 192,3

Okul Ortalaması 1,53 1,00 1,28 2,44 2,65 1,78 2,15 2,18 1,60 1,44 1,03 1,18 1,18 1,62 0,77 1,50 0,79 1,30 0,35 0,29 0,28 0,47 0,21 0,42 0,62 0,50 0,49 0,00 0,00 0,00 11,6810,27 9,10 168,9 170,6 159,9

KATILIMLAR

1 0 FURKAN İAİM   4 0 4,00 11 6 9,50 4 6 2,50 4 2 3,50 5 5 3,75 8 1 7,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 45 24 39,00 257,6 47 156,6 1262 195,2 591

2 0 ZEHRA ÖZTÜRK   3 3 2,25 6 6 4,50 4 2 3,50 4 2 3,50 4 1 3,75 7 2 6,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 37 19 32,25 237,3 86 159,4 1227 180,1 788

3 225 ARAFAT KAPTAN 12A 5 1 4,75 2 3 1,25 5 3 4,25 1 1 0,75 13 8 11,00 223,5 146 258,2 350 244,4 205

4 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 2 3 1,25 2 3 1,25 5 2 4,50 4 2 3,50 3 5 1,75 8 2 7,50 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 31 19 26,25 217,1 186 155,9 1269 166,5 968

5 262 SALİM ŞEN 12B 3 3 2,25 9 6 7,50 6 4 5,00 5 1 4,75 23 14 19,50 201,2 324 157,6 1254 197,0 578

6 258 HİLMİ GÜNAY 12B 3 2 2,50 6 3 5,25 3 5 1,75 3 3 2,25 5 2 4,50 3 2 2,50 23 17 18,75 199,7 336 160,7 1208 174,9 867

7 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 5 1 4,75 6 1 5,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 18 6 16,50 199,2 348 186,4 893 193,2 613

8 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 3 3 2,25 2 1 1,75 2 5 0,75 2 3 1,25 2 0 2,00 3 3 2,25 2 0 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 21 16 17,00 197,0 380 165,4 1155 161,4 1042

9 235 REYHAN KORKMAZ 12B 3 3 2,25 6 6 4,50 4 3 3,25 2 4 1,00 2 4 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 22 22 16,50 192,6 444 160,7 1207 172,8 895

10 239 SEDANUR ERİKLLİ 12B 5 0 5,00 5 2 4,50 3 2 2,50 2 4 1,00 5 3 4,25 20 11 17,25 186,0 534 152,1 1306 170,6 926

11 264 ONUR ÇİMEN 12B 2 3 1,25 7 7 5,25 5 5 3,75 5 1 4,75 19 16 15,00 184,5 560 154,0 1287 179,8 798

12 286 ENES GÜNAL 12B 1 1 0,75 3 12 0,00 5 5 3,75 3 3 2,25 4 6 2,50 7 3 6,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 28 43 17,25 178,0 661 142,5 1365 141,5 1275

13 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 4 1 3,75 6 10 3,50 5 5 3,75 4 2 3,50 19 18 14,50 177,8 665 153,2 1293 176,3 846

14 237 SUDE FİLİZ 12B 2 1 1,75 6 6 4,50 1 5 -0,25 5 1 4,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 19 16 15,00 177,7 670 155,1 1278 165,8 978

15 227 HATİCE T TLIYÜZ 12 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 5 0,75 2 2 1,50 5 9 2,75 174,9 719 229,2 511 175,3 859

16 220 ALİM KORKMA 12A 3 2 2,50 3 2 2,50 171,9 764 239,1 447 197,3 575

17 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 1 0 1,00 12 6 10,50 160,0 1006 146,6 1343 146,3 1240

18 306 ZEYNEP DURMUŞ 12B 2 2 1,50 1 4 0,00 4 6 2,50 2 4 1,00 1 10 -1,50 5 6 3,50 0 5 -1,25 15 37 5,75 156,7 1059 156,6 1262 149,9 1202

19 242 YASİN KELEŞ 12B 2 1 1,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 0 1,00 7 3 6,25 149,1 1203 150,0 1318 144,1 1252

20 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 141,0 1285 156,6 1262 137,1 1309

21 289 EMRE ÇAPKU 12B 0 5 -1,25 2 11 -0,75 3 6 1,50 0 2 -0,50 2 5 0,75 3 6 1,50 10 35 1,25 129,7 1350 142,7 1362 117,4 1399

22 285 SAFA ÇORBACI 12B 4 3 3,25 1 0 1,00 1 4 0,00 6 7 4,25 128,4 1357 131,6 1401 123,0 1380

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
100
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300
400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,15 1,02 0,89 2,63 2,67 1,97 1,20 1,64 0,79 1,13 1,02 0,88 0,56 1,13 0,28 1,18 0,80 0,98 0,46 0,28 0,39 0,41 0,25 0,34 0,55 0,31 0,47 0,03 0,04 0,02 9,30 9,16 7,01 179,5 220,6 192,3

Okul Ortalaması 1,53 1,00 1,28 2,44 2,65 1,78 2,15 2,18 1,60 1,44 1,03 1,18 1,18 1,62 0,77 1,50 0,79 1,30 0,35 0,29 0,28 0,47 0,21 0,42 0,62 0,50 0,49 0,00 0,00 0,00 11,6810,27 9,10 168,9 170,6 159,9

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
  12 12A 12B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  12 12A 12B



   SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,15 1,02 0,89 2,63 2,67 1,97 1,20 1,64 0,79 1,13 1,02 0,88 0,56 1,13 0,28 1,18 0,80 0,98 0,46 0,28 0,39 0,41 0,25 0,34 0,55 0,31 0,47 0,03 0,04 0,02 9,30 9,16 7,01 179,5 220,6 192,3

Okul Ortalaması 1,53 1,00 1,28 2,44 2,65 1,78 2,15 2,18 1,60 1,44 1,03 1,18 1,18 1,62 0,77 1,50 0,79 1,30 0,35 0,29 0,28 0,47 0,21 0,42 0,62 0,50 0,49 0,00 0,00 0,00 11,6810,27 9,10 168,9 170,6 159,9

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 FURKAN İAİM   4 0 4,00 11 6 9,50 4 6 2,50 4 2 3,50 5 5 3,75 8 1 7,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 45 24 39,00 257,6 47 156,6 1262 195,2 591

2 0 ZEHRA ÖZTÜRK   3 3 2,25 6 6 4,50 4 2 3,50 4 2 3,50 4 1 3,75 7 2 6,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 37 19 32,25 237,3 86 159,4 1227 180,1 788

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,15 1,02 0,89 2,63 2,67 1,97 1,20 1,64 0,79 1,13 1,02 0,88 0,56 1,13 0,28 1,18 0,80 0,98 0,46 0,28 0,39 0,41 0,25 0,34 0,55 0,31 0,47 0,03 0,04 0,02 9,30 9,16 7,01 179,5 220,6 192,3

Okul Ortalaması 1,53 1,00 1,28 2,44 2,65 1,78 2,15 2,18 1,60 1,44 1,03 1,18 1,18 1,62 0,77 1,50 0,79 1,30 0,35 0,29 0,28 0,47 0,21 0,42 0,62 0,50 0,49 0,00 0,00 0,00 11,6810,27 9,10 168,9 170,6 159,9

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 227 HATİCE T TLIYÜZ 12 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 5 0,75 2 2 1,50 5 9 2,75 174,9 719 229,2 511 175,3 859

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,15 1,02 0,89 2,63 2,67 1,97 1,20 1,64 0,79 1,13 1,02 0,88 0,56 1,13 0,28 1,18 0,80 0,98 0,46 0,28 0,39 0,41 0,25 0,34 0,55 0,31 0,47 0,03 0,04 0,02 9,30 9,16 7,01 179,5 220,6 192,3

Okul Ortalaması 1,53 1,00 1,28 2,44 2,65 1,78 2,15 2,18 1,60 1,44 1,03 1,18 1,18 1,62 0,77 1,50 0,79 1,30 0,35 0,29 0,28 0,47 0,21 0,42 0,62 0,50 0,49 0,00 0,00 0,00 11,6810,27 9,10 168,9 170,6 159,9

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 5 1 4,75 2 3 1,25 5 3 4,25 1 1 0,75 13 8 11,00 223,5 146 258,2 350 244,4 205

2 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 5 1 4,75 6 1 5,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 0 3,00 18 6 16,50 199,2 348 186,4 893 193,2 613

3 220 ALİM KORKMA 12A 3 2 2,50 3 2 2,50 171,9 764 239,1 447 197,3 575

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,15 1,02 0,89 2,63 2,67 1,97 1,20 1,64 0,79 1,13 1,02 0,88 0,56 1,13 0,28 1,18 0,80 0,98 0,46 0,28 0,39 0,41 0,25 0,34 0,55 0,31 0,47 0,03 0,04 0,02 9,30 9,16 7,01 179,5 220,6 192,3

Okul Ortalaması 1,53 1,00 1,28 2,44 2,65 1,78 2,15 2,18 1,60 1,44 1,03 1,18 1,18 1,62 0,77 1,50 0,79 1,30 0,35 0,29 0,28 0,47 0,21 0,42 0,62 0,50 0,49 0,00 0,00 0,00 11,6810,27 9,10 168,9 170,6 159,9

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 2 3 1,25 2 3 1,25 5 2 4,50 4 2 3,50 3 5 1,75 8 2 7,50 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 31 19 26,25 217,1 186 155,9 1269 166,5 968

2 262 SALİM ŞEN 12B 3 3 2,25 9 6 7,50 6 4 5,00 5 1 4,75 23 14 19,50 201,2 324 157,6 1254 197,0 578

3 258 HİLMİ GÜNAY 12B 3 2 2,50 6 3 5,25 3 5 1,75 3 3 2,25 5 2 4,50 3 2 2,50 23 17 18,75 199,7 336 160,7 1208 174,9 867

4 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 3 3 2,25 2 1 1,75 2 5 0,75 2 3 1,25 2 0 2,00 3 3 2,25 2 0 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 21 16 17,00 197,0 380 165,4 1155 161,4 1042

5 235 REYHAN KORKMAZ 12B 3 3 2,25 6 6 4,50 4 3 3,25 2 4 1,00 2 4 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 22 22 16,50 192,6 444 160,7 1207 172,8 895

6 239 SEDANUR ERİKLLİ 12B 5 0 5,00 5 2 4,50 3 2 2,50 2 4 1,00 5 3 4,25 20 11 17,25 186,0 534 152,1 1306 170,6 926

7 264 ONUR ÇİMEN 12B 2 3 1,25 7 7 5,25 5 5 3,75 5 1 4,75 19 16 15,00 184,5 560 154,0 1287 179,8 798

8 286 ENES GÜNAL 12B 1 1 0,75 3 12 0,00 5 5 3,75 3 3 2,25 4 6 2,50 7 3 6,25 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 28 43 17,25 178,0 661 142,5 1365 141,5 1275

9 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 4 1 3,75 6 10 3,50 5 5 3,75 4 2 3,50 19 18 14,50 177,8 665 153,2 1293 176,3 846

10 237 SUDE FİLİZ 12B 2 1 1,75 6 6 4,50 1 5 -0,25 5 1 4,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 19 16 15,00 177,7 670 155,1 1278 165,8 978

11 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 1 0 1,00 12 6 10,50 160,0 1006 146,6 1343 146,3 1240

12 306 ZEYNEP DURMUŞ 12B 2 2 1,50 1 4 0,00 4 6 2,50 2 4 1,00 1 10 -1,50 5 6 3,50 0 5 -1,25 15 37 5,75 156,7 1059 156,6 1262 149,9 1202

13 242 YASİN KELEŞ 12B 2 1 1,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 0 1,00 7 3 6,25 149,1 1203 150,0 1318 144,1 1252

14 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 141,0 1285 156,6 1262 137,1 1309

15 289 EMRE ÇAPKU 12B 0 5 -1,25 2 11 -0,75 3 6 1,50 0 2 -0,50 2 5 0,75 3 6 1,50 10 35 1,25 129,7 1350 142,7 1362 117,4 1399

16 285 SAFA ÇORBACI 12B 4 3 3,25 1 0 1,00 1 4 0,00 6 7 4,25 128,4 1357 131,6 1401 123,0 1380

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100
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300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,35 2,73 8,67 2,32 2,67 1,65 1,96 1,48 1,59 3,73 1,44 3,37 17,36 8,32 15,28 179,5 220,6 192,3

Okul Ortalaması 2,35 2,00 1,85 0,56 1,62 0,15 0,44 0,38 0,35 1,76 0,68 1,60 5,11 4,68 3,95 168,9 170,6 159,9

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 9 3 8,25 1 5 -0,25 2 6 0,50 8 1 7,75 20 15 16,25 223,5 146 258,2 350 244,4 205

2 220 ALİM KORKMA 12A 11 2 10,50 4 3 3,25 1 0 1,00 6 4 5,00 22 9 19,75 171,9 764 239,1 447 197,3 575

3 227 HATİCE T TLIYÜZ 12 5 4 4,00 2 3 1,25 2 1 1,75 8 1 7,75 17 9 14,75 174,9 719 229,2 511 175,3 859

4 204 TUĞBA HÜKENEK 12A 5 1 4,75 1 1 0,75 3 0 3,00 7 2 6,50 16 4 15,00 142,9 1268 205,0 720 151,2 1189

5 200 BETÜL KAYA 12A 10 2 9,50 1 2 0,50 2 0 2,00 7 2 6,50 20 6 18,50 133,2 1338 204,6 724 154,4 1140

6 215 ELİF TURGUT 12A 11 4 10,00 2 8 0,00 2 2 1,50 4 5 2,75 19 19 14,25 138,9 1303 197,8 779 161,8 1037

7 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 1 0 1,00 3 4 2,00 2 1 1,75 6 4 5,00 12 9 9,75 150,3 1188 197,1 788 148,5 1212

8 0 AZRA AKGÜN 12A 4 3 3,25 2 8 0,00 1 3 0,25 6 3 5,25 13 17 8,75 142,9 1267 187,0 884 147,1 1231

9 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 7 1 6,75 199,2 348 186,4 893 193,2 613

10 217 MELİSA GÜLEN 12A 0 2 -0,50 0 2 -0,50 152,2 1114 169,2 1099 146,3 1239

11 223 EREN DEMİRAY 12A 1 0 1,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 3 6 1,50 146,2 1238 168,9 1107 144,3 1250

12 202 ÖMER ÜLKER 12A 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 4 2,00 141,4 1279 165,9 1143 135,8 1321

13 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 1 1 0,75 1 1 0,75 197,0 380 165,4 1155 161,4 1042

14 208 EYLÜL KAY 12A 2 3 1,25 2 3 1,25 143,6 1260 165,0 1158 142,2 1268

15 222 HALİM ER 12A 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 0 2,00 4 6 2,50 138,2 1308 163,1 1178 131,2 1358

16 0 ZEHRA ÖZTÜRK   2 4 1,00 2 4 1,00 237,3 86 159,4 1227 180,1 788

17 262 SALİM ŞEN 12B 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 7 -0,75 201,2 324 157,6 1254 197,0 578

18 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 2 3 1,25 2 3 1,25 134,9 1329 155,9 1270 133,2 1349

19 237 SUDE FİLİZ 12B 2 2 1,50 2 2 1,50 177,7 670 155,1 1278 165,8 978

20 264 ONUR ÇİMEN 12B 1 6 -0,50 0 2 -0,50 1 8 -1,00 184,5 560 154,0 1287 179,8 798

21 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 2 5 0,75 2 5 0,75 177,8 665 153,2 1293 176,3 846

22 239 SEDANUR ERİKLLİ 12B 1 2 0,50 1 2 0,50 186,0 534 152,1 1306 170,6 926

23 242 YASİN KELEŞ 12B 3 8 1,00 3 8 1,00 149,1 1203 150,0 1318 144,1 1252

24 228 EFE BERK DEMİR 12A 0 6 -1,50 0 6 -1,50 135,4 1327 149,2 1325 130,3 1361

25 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 1 2 0,50 1 2 0,50 160,0 1006 146,6 1343 146,3 1240

26 286 ENES GÜNAL 12B 0 1 -0,25 0 1 -0,25 178,0 661 142,5 1365 141,5 1275
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,35 2,73 8,67 2,32 2,67 1,65 1,96 1,48 1,59 3,73 1,44 3,37 17,36 8,32 15,28 179,5 220,6 192,3

Okul Ortalaması 2,35 2,00 1,85 0,56 1,62 0,15 0,44 0,38 0,35 1,76 0,68 1,60 5,11 4,68 3,95 168,9 170,6 159,9

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
  12 12A 12B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  12 12A 12B



   SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,35 2,73 8,67 2,32 2,67 1,65 1,96 1,48 1,59 3,73 1,44 3,37 17,36 8,32 15,28 179,5 220,6 192,3

Okul Ortalaması 2,35 2,00 1,85 0,56 1,62 0,15 0,44 0,38 0,35 1,76 0,68 1,60 5,11 4,68 3,95 168,9 170,6 159,9

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ZEHRA ÖZTÜRK   2 4 1,00 2 4 1,00 237,3 86 159,4 1227 180,1 788

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,35 2,73 8,67 2,32 2,67 1,65 1,96 1,48 1,59 3,73 1,44 3,37 17,36 8,32 15,28 179,5 220,6 192,3

Okul Ortalaması 2,35 2,00 1,85 0,56 1,62 0,15 0,44 0,38 0,35 1,76 0,68 1,60 5,11 4,68 3,95 168,9 170,6 159,9

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 227 HATİCE T TLIYÜZ 12 5 4 4,00 2 3 1,25 2 1 1,75 8 1 7,75 17 9 14,75 174,9 719 229,2 511 175,3 859

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,35 2,73 8,67 2,32 2,67 1,65 1,96 1,48 1,59 3,73 1,44 3,37 17,36 8,32 15,28 179,5 220,6 192,3

Okul Ortalaması 2,35 2,00 1,85 0,56 1,62 0,15 0,44 0,38 0,35 1,76 0,68 1,60 5,11 4,68 3,95 168,9 170,6 159,9

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 9 3 8,25 1 5 -0,25 2 6 0,50 8 1 7,75 20 15 16,25 223,5 146 258,2 350 244,4 205

2 220 ALİM KORKMA 12A 11 2 10,50 4 3 3,25 1 0 1,00 6 4 5,00 22 9 19,75 171,9 764 239,1 447 197,3 575

3 204 TUĞBA HÜKENEK 12A 5 1 4,75 1 1 0,75 3 0 3,00 7 2 6,50 16 4 15,00 142,9 1268 205,0 720 151,2 1189

4 200 BETÜL KAYA 12A 10 2 9,50 1 2 0,50 2 0 2,00 7 2 6,50 20 6 18,50 133,2 1338 204,6 724 154,4 1140

5 215 ELİF TURGUT 12A 11 4 10,00 2 8 0,00 2 2 1,50 4 5 2,75 19 19 14,25 138,9 1303 197,8 779 161,8 1037

6 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 1 0 1,00 3 4 2,00 2 1 1,75 6 4 5,00 12 9 9,75 150,3 1188 197,1 788 148,5 1212

7 0 AZRA AKGÜN 12A 4 3 3,25 2 8 0,00 1 3 0,25 6 3 5,25 13 17 8,75 142,9 1267 187,0 884 147,1 1231

8 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 7 1 6,75 199,2 348 186,4 893 193,2 613

9 217 MELİSA GÜLEN 12A 0 2 -0,50 0 2 -0,50 152,2 1114 169,2 1099 146,3 1239

10 223 EREN DEMİRAY 12A 1 0 1,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 3 6 1,50 146,2 1238 168,9 1107 144,3 1250

11 202 ÖMER ÜLKER 12A 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 4 2,00 141,4 1279 165,9 1143 135,8 1321

12 208 EYLÜL KAY 12A 2 3 1,25 2 3 1,25 143,6 1260 165,0 1158 142,2 1268

13 222 HALİM ER 12A 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 0 2,00 4 6 2,50 138,2 1308 163,1 1178 131,2 1358

14 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 2 3 1,25 2 3 1,25 134,9 1329 155,9 1270 133,2 1349

15 228 EFE BERK DEMİR 12A 0 6 -1,50 0 6 -1,50 135,4 1327 149,2 1325 130,3 1361

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TANIM AYT 1 34 34 34 1420

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,35 2,73 8,67 2,32 2,67 1,65 1,96 1,48 1,59 3,73 1,44 3,37 17,36 8,32 15,28 179,5 220,6 192,3

Okul Ortalaması 2,35 2,00 1,85 0,56 1,62 0,15 0,44 0,38 0,35 1,76 0,68 1,60 5,11 4,68 3,95 168,9 170,6 159,9

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 1 1 0,75 1 1 0,75 197,0 380 165,4 1155 161,4 1042

2 262 SALİM ŞEN 12B 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 7 -0,75 201,2 324 157,6 1254 197,0 578

3 237 SUDE FİLİZ 12B 2 2 1,50 2 2 1,50 177,7 670 155,1 1278 165,8 978

4 264 ONUR ÇİMEN 12B 1 6 -0,50 0 2 -0,50 1 8 -1,00 184,5 560 154,0 1287 179,8 798

5 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 2 5 0,75 2 5 0,75 177,8 665 153,2 1293 176,3 846

6 239 SEDANUR ERİKLLİ 12B 1 2 0,50 1 2 0,50 186,0 534 152,1 1306 170,6 926

7 242 YASİN KELEŞ 12B 3 8 1,00 3 8 1,00 149,1 1203 150,0 1318 144,1 1252

8 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 1 2 0,50 1 2 0,50 160,0 1006 146,6 1343 146,3 1240

9 286 ENES GÜNAL 12B 0 1 -0,25 0 1 -0,25 178,0 661 142,5 1365 141,5 1275

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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