
10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI 14 14 21 1458

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,83 10,64 11,17 3,96 3,88 2,99 2,64 2,93 1,91 2,30 1,57 1,91 3,01 1,14 2,72 7,52 5,39 6,17 2,41 4,28 1,34 1,80 2,19 1,25 3,44 3,25 2,63 40,91 35,27 32,09 237,610

Okul Ortalaması 10,21 9,57 7,82 3,71 4,21 2,66 0,93 2,36 0,34 1,43 1,50 1,05 2,64 1,43 2,29 0,79 2,50 0,16 0,21 0,93 -0,02 0,14 0,07 0,12 0,64 0,79 0,45 20,70 23,36 14,87 185,720

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 3 SUDENAZ ÇELİK 10A 15 9 12,75 6 3 5,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 32 20 27,00 221,525 834

2 98 DİLRUBA TUNCEL 10A 14 14 10,50 6 4 5,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 27 23 21,25 204,513 985

3 14 ZEYNEP NUR ÜSTÜNOL 10A 18 8 16,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 27 26 20,50 201,613 1012

4 12 ELİF ANLAYIŞ 10A 14 14 10,50 2 7 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 28 33 19,75 200,104 1023

5 22 NURTEN CEMRE BENZEŞ 10A 11 12 8,00 5 2 4,50 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 6 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 24 28 17,00 192,022 1109

6 4 NİSA D BRE 10A 12 12 9,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 5 1,75 23 27 16,25 189,778 1135

7 5 MEHMET BURAK MALLI 10A 11 5 9,75 5 2 4,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 19 12 16,00 188,829 1140

8 26 NUR EYLÜL ABAK 10A 13 13 9,75 3 6 1,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 24 33 15,75 188,137 1148

9 20 AHMET  EMİR DEVALI 10A 7 10 4,50 4 2 3,50 1 0 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 19 18 14,50 185,022 1183

10 6 ÖMER EFE KARTUN 10A 6 7 4,25 7 1 6,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 17 23 11,25 175,285 1274

11 0 ZEYNEP BETÜL ŞENCAN 10A 8 9 5,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 12 18 7,50 163,778 1364

12 11 HATİCE ELHUSSEİNİ 10A 1 4 0,00 4 5 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 10 13 6,75 162,291 1371

13 47 EHMET ARDA KIVRA 10A 1 4 0,00 2 8 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 5 1,75 0 2 -0,50 8 27 1,25 145,738 1436
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI 14 14 21 1458

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,83 10,64 11,17 3,96 3,88 2,99 2,64 2,93 1,91 2,30 1,57 1,91 3,01 1,14 2,72 7,52 5,39 6,17 2,41 4,28 1,34 1,80 2,19 1,25 3,44 3,25 2,63 40,91 35,27 32,09 237,610

Okul Ortalaması 10,21 9,57 7,82 3,71 4,21 2,66 0,93 2,36 0,34 1,43 1,50 1,05 2,64 1,43 2,29 0,79 2,50 0,16 0,21 0,93 -0,02 0,14 0,07 0,12 0,64 0,79 0,45 20,70 23,36 14,87 185,720

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 43 NAZLI GÖRGÜNER 10B 12 13 8,75 3 5 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 20 26 13,50 181,444 1221
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI 14 14 21 1458

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 13,83 10,64 11,17 3,96 3,88 2,99 2,64 2,93 1,91 2,30 1,57 1,91 3,01 1,14 2,72 7,52 5,39 6,17 2,41 4,28 1,34 1,80 2,19 1,25 3,44 3,25 2,63 40,91 35,27 32,09 237,610

Okul Ortalaması 10,21 9,57 7,82 3,71 4,21 2,66 0,93 2,36 0,34 1,43 1,50 1,05 2,64 1,43 2,29 0,79 2,50 0,16 0,21 0,93 -0,02 0,14 0,07 0,12 0,64 0,79 0,45 20,70 23,36 14,87 185,720

KATILIMLAR

1 3 SUDENAZ ÇELİK 10A 15 9 12,75 6 3 5,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 32 20 27,00 221,525 834

2 98 DİLRUBA TUNCEL 10A 14 14 10,50 6 4 5,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 27 23 21,25 204,513 985

3 14 ZEYNEP NUR ÜSTÜNOL 10A 18 8 16,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 27 26 20,50 201,613 1012

4 12 ELİF ANLAYIŞ 10A 14 14 10,50 2 7 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 28 33 19,75 200,104 1023

5 22 NURTEN CEMRE BENZEŞ 10A 11 12 8,00 5 2 4,50 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 6 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 24 28 17,00 192,022 1109

6 4 NİSA D BRE 10A 12 12 9,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 5 1,75 23 27 16,25 189,778 1135

7 5 MEHMET BURAK MALLI 10A 11 5 9,75 5 2 4,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 19 12 16,00 188,829 1140

8 26 NUR EYLÜL ABAK 10A 13 13 9,75 3 6 1,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 24 33 15,75 188,137 1148

9 20 AHMET  EMİR DEVALI 10A 7 10 4,50 4 2 3,50 1 0 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 19 18 14,50 185,022 1183

10 43 NAZLI GÖRGÜNER 10B 12 13 8,75 3 5 1,75 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 20 26 13,50 181,444 1221

11 6 ÖMER EFE KARTUN 10A 6 7 4,25 7 1 6,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 17 23 11,25 175,285 1274

12 0 ZEYNEP BETÜL ŞENCAN 10A 8 9 5,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 12 18 7,50 163,778 1364

13 11 HATİCE ELHUSSEİNİ 10A 1 4 0,00 4 5 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 10 13 6,75 162,291 1371

14 47 EHMET ARDA KIVRA 10A 1 4 0,00 2 8 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 5 1,75 0 2 -0,50 8 27 1,25 145,738 1436
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI 14 14 21 1458

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13,8 10,6 11,17 11,9 9,5 9,53 7,5 5,4 6,17 7,7 9,7 5,23 40,9 35,3 32,10 237,610

Okul Ortalaması 10,2 9,6 7,82 8,7 9,5 6,34 0,8 2,5 0,16 1,0 1,8 0,55 20,7 23,4 14,87 185,720

KATILIMLAR

1 3 SUDENAZ ÇELİK 10A 15 9 12,75 16 7 14,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 32 20 27,00 221,525 1 1 1 4 834

2 98 DİLRUBA TUNCEL 10A 14 14 10,50 13 9 10,75 27 23 21,25 204,513 2 2 2 7 985

3 14 ZEYNEP NUR ÜSTÜNOL 10A 18 8 16,00 7 15 3,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 27 26 20,50 201,613 3 3 3 8 1012

4 12 ELİF ANLAYIŞ 10A 14 14 10,50 10 14 6,50 1 3 0,25 3 2 2,50 28 33 19,75 200,104 4 4 4 9 1023

5 22 NURTEN CEMRE BENZEŞ10A 11 12 8,00 11 6 9,50 2 6 0,50 0 4 -1,00 24 28 17,00 192,022 5 5 5 10 1109

6 4 NİSA D BRE 10A 12 12 9,00 5 7 3,25 2 2 1,50 4 6 2,50 23 27 16,25 189,778 6 6 6 12 1135

7 5 MEHMET BURAK MALLI 10A 11 5 9,75 7 5 5,75 1 2 0,50 19 12 16,00 188,829 7 7 7 13 1140

8 26 NUR EYLÜL ABAK 10A 13 13 9,75 9 15 5,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 24 33 15,75 188,137 8 8 8 14 1148

9 20 AHMET  EMİR DEVALI 10A 7 10 4,50 11 5 9,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 19 18 14,50 185,022 9 9 9 15 1183

10 43 NAZLI GÖRGÜNER 10B 12 13 8,75 8 13 4,75 20 26 13,50 181,444 1 10 10 16 1221

11 6 ÖMER EFE KARTUN 10A 6 7 4,25 8 9 5,75 2 5 0,75 1 2 0,50 17 23 11,25 175,285 10 11 11 18 1274

12 0 ZEYNEP BETÜL ŞENCAN10A 8 9 5,75 4 5 2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 12 18 7,50 163,778 11 12 12 19 1364

13 11 HATİCE ELHUSSEİNİ 10A 1 4 0,00 9 7 7,25 0 2 -0,50 10 13 6,75 162,291 12 13 13 20 1371

14 47 EHMET ARDA KIVRA 10A 1 4 0,00 4 16 0,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 8 27 1,25 145,738 13 14 14 21 1436
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10A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI 14 14 21 1458

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13,8 10,6 11,17 11,9 9,5 9,53 7,5 5,4 6,17 7,7 9,7 5,23 40,9 35,3 32,10 237,610

Okul Ortalaması 10,2 9,6 7,82 8,7 9,5 6,34 0,8 2,5 0,16 1,0 1,8 0,55 20,7 23,4 14,87 185,720

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 3 SUDENAZ ÇELİK 10A 15 9 12,75 16 7 14,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 32 20 27,00 221,525 1 1 1 4 834

2 98 DİLRUBA TUNCEL 10A 14 14 10,50 13 9 10,75 27 23 21,25 204,513 2 2 2 7 985

3 14 ZEYNEP NUR ÜSTÜNOL 10A 18 8 16,00 7 15 3,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 27 26 20,50 201,613 3 3 3 8 1012

4 12 ELİF ANLAYIŞ 10A 14 14 10,50 10 14 6,50 1 3 0,25 3 2 2,50 28 33 19,75 200,104 4 4 4 9 1023

5 22 NURTEN CEMRE BENZEŞ10A 11 12 8,00 11 6 9,50 2 6 0,50 0 4 -1,00 24 28 17,00 192,022 5 5 5 10 1109

6 4 NİSA D BRE 10A 12 12 9,00 5 7 3,25 2 2 1,50 4 6 2,50 23 27 16,25 189,778 6 6 6 12 1135

7 5 MEHMET BURAK MALLI 10A 11 5 9,75 7 5 5,75 1 2 0,50 19 12 16,00 188,829 7 7 7 13 1140

8 26 NUR EYLÜL ABAK 10A 13 13 9,75 9 15 5,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 24 33 15,75 188,137 8 8 8 14 1148

9 20 AHMET  EMİR DEVALI 10A 7 10 4,50 11 5 9,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 19 18 14,50 185,022 9 9 9 15 1183

10 6 ÖMER EFE KARTUN 10A 6 7 4,25 8 9 5,75 2 5 0,75 1 2 0,50 17 23 11,25 175,285 10 11 11 18 1274

11 0 ZEYNEP BETÜL ŞENCAN10A 8 9 5,75 4 5 2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 12 18 7,50 163,778 11 12 12 19 1364

12 11 HATİCE ELHUSSEİNİ 10A 1 4 0,00 9 7 7,25 0 2 -0,50 10 13 6,75 162,291 12 13 13 20 1371

13 47 EHMET ARDA KIVRA 10A 1 4 0,00 4 16 0,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 8 27 1,25 145,738 13 14 14 21 1436

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI 14 14 21 1458

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13,8 10,6 11,17 11,9 9,5 9,53 7,5 5,4 6,17 7,7 9,7 5,23 40,9 35,3 32,10 237,610

Okul Ortalaması 10,2 9,6 7,82 8,7 9,5 6,34 0,8 2,5 0,16 1,0 1,8 0,55 20,7 23,4 14,87 185,720

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 43 NAZLI GÖRGÜNER 10B 12 13 8,75 8 13 4,75 20 26 13,50 181,444 1 10 10 16 1221
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI 14 14 21 1458

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 13,83 10,64 11,17 3,96 3,88 2,99 2,64 2,93 1,91 2,30 1,57 1,91 3,01 1,14 2,72 7,52 5,39 6,17 2,41 4,28 1,34 1,80 2,19 1,25 3,44 3,25 2,63 40,91 35,27 32,09 237,610

İl Ortalaması 11,19 9,05 8,93 3,57 4,14 2,54 1,67 2,29 1,10 1,62 1,48 1,25 2,67 1,24 2,36 1,67 2,81 0,96 0,76 1,76 0,32 0,14 0,86 -0,07 1,48 1,43 1,12 24,77 25,06 18,51 196,510

İlçe Ortalaması 10,21 9,57 7,82 3,71 4,21 2,66 0,93 2,36 0,34 1,43 1,50 1,05 2,64 1,43 2,29 0,79 2,50 0,16 0,21 0,93 -0,02 0,14 0,07 0,12 0,64 0,79 0,45 20,70 23,36 14,87 185,720

Okul Ortalaması 10,21 9,57 7,82 3,71 4,21 2,66 0,93 2,36 0,34 1,43 1,50 1,05 2,64 1,43 2,29 0,79 2,50 0,16 0,21 0,93 -0,02 0,14 0,07 0,12 0,64 0,79 0,45 20,70 23,36 14,87 185,720

KATILIMLAR

1
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM

10A 13 10,08 9,31 7,75 3,77 4,15 2,73 0,92 2,31 0,35 1,46 1,38 1,12 2,62 1,38 2,27 0,85 2,69 0,17 0,23 1,00 -0,02 0,15 0,08 0,13 0,69 0,85 0,48 20,77 23,15 14,98 186,050

2
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM

10B 1 12,00 13,00 8,75 3,00 5,00 1,75 1,00 3,00 0,25 1,00 3,00 0,25 3,00 2,00 2,50 20,00 26,00 13,50 181,440
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI

185,022 81,14
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  20
AHMET  EMİR DEVALI 120 19 18 83 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1183.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 9 15 1183 % 81,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 14 21 1458

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A BBBDBBCBBDBCBDAEEAEACBCCDBAADB

Cevaplarınız dBeeaeCdB      d    C  Cc bAbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A DECEDDAECCBBEEDECBDACEDCBAABBB

Cevaplarınız  ECEab   C  E       Cc bBAdBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBDACADBEEABCCABBAEBEBAADDCECD

Cevaplarınız           d                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BBCCEECBCCCCAEADDEBBDABADAECDB

Cevaplarınız                 D      b   b  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0

Efsane türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Fiilimsiler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 3 1 1 33

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 2 1 0 50

Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 2 0 1 0

Sıralama ve Seçme 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.2 1 0 50

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 0 0 0



10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI

204,513 67,56
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  98
DİLRUBA TUNCEL 120 27 23 70 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(985.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 7 985 % 67,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 14 21 1458

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A BBBDBBCBBDBCBDAEEAEACBCCDBAADB

Cevaplarınız BaBbaBCBBDBaaDA dcEba CaDacdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 13 9 8 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A DECEDDAECCBBEEDECBDACEDCBAABBB

Cevaplarınız DECcDDcbaCd c c     CEe BAdBBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDACADBEEABCCABBAEBEBAADDCECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCCEECBCCCCAEADDEBBDABADAECDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100

Efsane türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Fiilimsiler 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 3 2 1 67

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 2 1 1 50

Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 2 0 0 0

Sıralama ve Seçme 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.2 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 0 0 0



10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI

145,738 98,49
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  47
EHMET ARDA KIVRA 120 8 27 85 1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1436.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 14 14 21 1436 % 98,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 14 21 1458

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDBDBBBCBBBCCCDAEEAEACBDBDBAA

Cevaplarınız aBace                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCDECEDDAEDABBEEDECBBDECCBAABB

Cevaplarınız edDcbcbcAc      ed   DdadeA ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EECBDACADBCDABCCABBAEBEBAADDCE

Cevaplarınız  aCB         Bee      ce      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CCBBCCEECBBBCCAEADDEDBABADADCE

Cevaplarınız ee                            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 1 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0

Efsane türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Fiilimsiler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 2 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 3 0 3 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 2 0 2 0

Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 1 25

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 2 1 0 50

Sıralama ve Seçme 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.2 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 0 0 0



10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI

200,104 70,16
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  12
ELİF ANLAYIŞ 120 28 33 59 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1023.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 4 9 1023 % 70,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 14 21 1458

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A BBBDBBCBBDBCBDAEEAEACBCCDBAADB

Cevaplarınız BedeBcCBBaBdacAdEAEbCcaC  eeDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A DECEDDAECCBBEEDECBDACEDCBAABBB

Cevaplarınız eECcca cedc cEbb    CdedBAABBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBDACADBEEABCCABBAEBEBAADDCECD

Cevaplarınız a   d  B      d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A BBCCEECBCCCCAEADDEBBDABADAECDB

Cevaplarınız  B       e          D Bc      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0

Efsane türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Fiilimsiler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 3 0 3 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 2 0 2 0

Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 1 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 2 0 0 0

Sıralama ve Seçme 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.2 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 0 0 0



10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI

162,291 94,03
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  11
HATİCE ELHUSSEİNİ 120 10 13 97 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 13 13 20 1371 % 94,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 14 21 1458

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDBDBBBCBBBCCCDAEEAEACBDBDBAA

Cevaplarınız aae D                        e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B CCDECEDDAEDABBEEDECBBDECCBAABB

Cevaplarınız e eECcDDdc ABac D C         B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EECBDACADBCDABCCABBAEBEBAADDCE

Cevaplarınız c    b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCBBCCEECBBBCCAEADDEDBABADADCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0

Efsane türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Fiilimsiler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 3 1 1 33

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 2 0 1 0

Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 1 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 1 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 2 0 0 0

Sıralama ve Seçme 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.2 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 0 0 0



10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI

188,829 78,19
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  5
MEHMET BURAK MALLI 120 19 12 89 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 7 13 1140 % 78,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 14 21 1458

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B BBDBDBBBCBBBCCCDAEEAEACBDBDBAA

Cevaplarınız aB BD BBCB BbCCD  d  b       e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B CCDECEDDAEDABBEEDECBBDECCBAABB

Cevaplarınız eCDEC eD        ba       BA a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EECBDACADBCDABCCABBAEBEBAADDCE

Cevaplarınız E  d b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCBBCCEECBBBCCAEADDEDBABADADCE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100

Efsane türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Fiilimsiler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 0 50

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 3 2 1 67

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 2 1 1 50

Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 1 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 2 0 1 0

Sıralama ve Seçme 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 1 0 100

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.2 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 0 0 0



10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI

189,778 77,85
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  4
NİSA D BRE 120 23 27 70 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 6 12 1135 % 77,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 14 21 1458

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BBDBDBBBCBBBCCCDAEEAEACBDBDBAA

Cevaplarınız BaDBDdBeCBBBbaac  E Ed  bBc ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCDECEDDAEDABBEEDECBBDECCBAABB

Cevaplarınız ebbEb Db c    d          BA  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EECBDACADBCDABCCABBAEBEBAADDCE

Cevaplarınız   CBb          d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B CCBBCCEECBBBCCAEADDEDBABADADCE

Cevaplarınız   B       c         adABcD be 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0

Efsane türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Fiilimsiler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 1 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 3 0 3 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 2 0 2 0

Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 0 25

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 2 1 0 50

Sıralama ve Seçme 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.2 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 1 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 0 1 0



10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI

188,137 78,74
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  26
NUR EYLÜL ABAK 120 24 33 63 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 8 14 1148 % 78,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 14 21 1458

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A BBBDBBCBBDBCBDAEEAEACBCCDBAADB

Cevaplarınız aaBDBdaBBacacDAEc Ed  aCc AADc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 15 6 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A DECEDDAECCBBEEDECBDACEDCBAABBB

Cevaplarınız ecCcDc ceCa cc bd  ACdb BAbaBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CBDACADBEEABCCABBAEBEBAADDCECD

Cevaplarınız     d   a     e               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BBCCEECBCCCCAEADDEBBDABADAECDB

Cevaplarınız  a                     A    Dd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0

Efsane türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Fiilimsiler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 1 1 50

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 3 1 2 33

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 2 1 1 50

Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 2 0 0 0

Sıralama ve Seçme 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.2 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 0 1 0



10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI

192,022 76,06
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  22
NURTEN CEMRE BENZEŞ 120 24 28 68 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1109.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 5 10 1109 % 76,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 14 21 1458

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BBDBDBBBCBBBCCCDAEEAEACBDBDBAA

Cevaplarınız BBeacaBBCBee aCcAcdc    De  AA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 6 13 9,50 % 32

Cevap Anahtarı B CCDECEDDAEDABBEEDECBBDECCBAABB

Cevaplarınız eCD CEDc    B c c   B  C BAdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EECBDACADBCDABCCABBAEBEBAADDCE

Cevaplarınız d C   a Dd     e    c    b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CCBBCCEECBBBCCAEADDEDBABADADCE

Cevaplarınız bdc                 e         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 4 0

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0

Efsane türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Fiilimsiler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 3 1 2 33

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 2 1 1 50

Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 0 25

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 2 0 0 0

Sıralama ve Seçme 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 1 0 100

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 1 0

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.2 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 0 0 0



10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI

175,285 87,38
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  6
ÖMER EFE KARTUN 120 17 23 80 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1274.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 11 11 18 1274 % 87,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 14 21 1458

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A BBBDBBCBBDBCBDAEEAEACBCCDBAADB

Cevaplarınız aBeb     D   cA    A  aC   dDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A DECEDDAECCBBEEDECBDACEDCBAABBB

Cevaplarınız DECE DAc C    edd   a Dd   ade

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CBDACADBEEABCCABBAEBEBAADDCECD

Cevaplarınız CB       a  ee      ce        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BBCCEECBCCCCAEADDEBBDABADAECDB

Cevaplarınız         ed             A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0

Efsane türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Fiilimsiler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 3 2 0 67

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 2 1 0 50

Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 1 25

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 2 1 0 50

Sıralama ve Seçme 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 2 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.2 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 0 0 0



10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI

221,525 57,20
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  3
SUDENAZ ÇELİK 120 32 20 68 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(834.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 4 834 % 57,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 14 21 1458

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B BBDBDBBBCBBBCCCDAEEAEACBDBDBAA

Cevaplarınız cBeBDeaBCBdBeeCDA d  AC a  BAA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 16 7 7 14,25 % 48

Cevap Anahtarı B CCDECEDDAEDABBEEDECBBDECCBAABB

Cevaplarınız CCaECEDb c AB cE  a BDECaBA dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EECBDACADBCDABCCABBAEBEBAADDCE

Cevaplarınız        c    d                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B CCBBCCEECBBBCCAEADDEDBABADADCE

Cevaplarınız    c    e  B                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0

Efsane türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Fiilimsiler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 2 0 100

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 3 2 1 67

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 2 2 0 100

Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 1 0 50

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 2 0 1 0

Sıralama ve Seçme 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.2 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 0 50

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 0 0 0



10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI

163,778 93,55
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  0
ZEYNEP BETÜL ŞENCAN 120 12 18 90 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 12 12 19 1364 % 93,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 14 21 1458

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A BBBDBBCBBDBCBDAEEAEACBCCDBAADB

Cevaplarınız BBcDBcCBeD ba   d  b   C   ce 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DECEDDAECCBBEEDECBDACEDCBAABBB

Cevaplarınız aE     a C           b   c aBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBDACADBEEABCCABBAEBEBAADDCECD

Cevaplarınız      c              c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBCCEECBCCCCAEADDEBBDABADAECDB

Cevaplarınız  a  b                         

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0

Efsane türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Fiilimsiler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 0 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 3 1 0 33

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 2 1 0 50

Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 2 0 0 0

Sıralama ve Seçme 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 1 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.2 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 0 0 0



10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI

201,613 69,41
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10A  -  14
ZEYNEP NUR ÜSTÜNOL 120 27 26 67 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1012.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 8 1012 % 69,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 14 14 21 1458

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B BBDBDBBBCBBBCCCDAEEAEACBDBDBAA

Cevaplarınız cBcBDcdeCBBBCCCDAEE  A BDBa be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 7 15 8 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B CCDECEDDAEDABBEEDECBBDECCBAABB

Cevaplarınız edeEb  cd   a  Ebbe BbdCbeAAeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EECBDACADBCDABCCABBAEBEBAADDCE

Cevaplarınız  b       d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B CCBBCCEECBBBCCAEADDEDBABADADCE

Cevaplarınız C                   b      D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100

HİKÂYE 1 1 0 100

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100

Efsane türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Fiilimsiler 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 1 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 3 0 3 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 2 0 2 0

Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 2 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 2 0 0 0

Sıralama ve Seçme 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.2 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 0 0 0



10. SINIF DURUM DEĞERLENDİRME SINAVI

181,444 83,74
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

10B  -  43
NAZLI GÖRGÜNER 120 20 26 74 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1221.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 10 10 16 1221 % 83,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 14 14 21 1458

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A BBBDBBCBBDBCBDAEEAEACBCCDBAADB

Cevaplarınız BBBc edBcaeCaDA aAEA eCC  beac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A DECEDDAECCBBEEDECBDACEDCBAABBB

Cevaplarınız DEb D ecab   ca C  da DdaAAacB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDACADBEEABCCABBAEBEBAADDCECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBCCEECBCCCCAEADDEBBDABADAECDB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

İki Paragrafın Karşılaştırılması 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20

Edebiyatın dinle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100

Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100

Efsane türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Fiilimsiler 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.2 0 1 0

1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 3 0 2 0

Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0

Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 2 0 2 0

Yeniçeri Ocağı’nın ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 2 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0

Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 2 0 0 0

Sıralama ve Seçme 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini yapar. 1 0 0 0

Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0

Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Pascal üçgenini açıklar. 1 0 0 0

Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 4 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 0 0

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 3 0 0 0

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 2 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 2 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.2 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0

Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 1 0 0 0

Kan gruplarının kalıtımını açıklar. 1 0 0 0

Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0

Mitoz ve mayozu karşılaştırır. 1 0 0 0
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