
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 45 557 1843 136536

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,4711,24 18,66 1,96 1,80 1,51 2,08 1,36 1,74 2,45 1,32 2,12 3,75 0,61 3,60 0,01 0,00 0,00 7,29 3,26 6,48 1,32 0,41 1,22 1,39 1,65 0,98 1,73 0,95 1,50 1,64 1,11 1,36 45,0923,71 39,17 252,490

Okul Ortalaması 19,4412,16 16,41 1,87 2,20 1,32 1,78 1,20 1,48 2,00 0,98 1,76 3,36 0,76 3,17 0,07 0,00 0,07 4,40 2,58 3,76 0,07 0,04 0,06 0,82 1,49 0,45 0,78 0,60 0,63 1,07 0,73 0,88 35,6622,74 29,99 230,430

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 35 4 34,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 5 17,75 1 0 1,00 3 3 2,25 4 2 3,50 4 1 3,75 81 18 76,50 368,990 11791

2 227 HATİCE TATLIYÜZ 12A 32 5 30,75 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 8 1 7,75 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 61 18 56,50 308,933 32125

3 220 ALİM KORKMA 12A 23 8 21,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 17 5 15,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 59 21 53,75 301,655 35775

4 280 ERKAN KUŞ 12A 28 5 26,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 12 4 11,00 2 3 1,25 1 0 1,00 1 1 0,75 55 18 50,50 291,153 41485

5 217 MELİSA GÜLEN 12A 31 4 30,00 3 1 2,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 8 3 7,25 3 0 3,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 54 15 50,25 289,995 42103

6 215 ELİF TURGUT 12A 22 5 20,75 3 2 2,50 1 0 1,00 5 0 5,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 47 14 43,50 270,693 54203

7 233 AYETULLAH BULUT 12A 24 8 22,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 1 7,75 45 12 42,00 265,980 57431

8 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 28 8 26,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 0 4,00 3 4 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 46 22 40,50 261,200 60701

9 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 24 10 21,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 44 19 39,25 257,920 63002

10 205 AZRA AKGÜN 12A 26 9 23,75 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 45 24 39,00 256,763 63845

11 258 HİLMİ GÜNAY 12B 21 4 20,00 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 41 12 38,00 254,220 65607

12 222 HALİM ER 12A 23 8 21,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 10 7 8,25 3 3 2,25 1 1 0,75 2 1 1,75 42 22 36,50 249,690 68907

13 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 23 16 19,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 0 3,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 23 36,25 249,065 69385

14 260 ZEHRA ÖZTÜRK 12B 25 13 21,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 42 23 36,25 248,718 69650

15 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 23 6 21,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 38 8 36,00 248,005 70179

16 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 23 5 21,75 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 38 8 36,00 247,933 70237

17 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 25 14 21,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 6 1 5,75 41 22 35,50 246,415 71408

18 250 FURKAN İÇİM 12B 20 16 16,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 24 34,00 242,630 74243

19 208 EYLÜL KAY 12A 21 11 18,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 9 4 8,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 40 25 33,75 241,583 75030

20 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 17 7 15,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 10 1 9,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 36 15 32,25 237,503 78070

21 223 EREN DEMİRAY 12A 20 9 17,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 1 3 0,25 1 2 0,50 4 0 4,00 37 19 32,25 237,278 78244

22 202 ÖMER ÜLKER 12A 20 13 16,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 38 27 31,25 234,298 80486

23 228 EFE BERK DEMİR 12A 14 8 12,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 10 6 8,50 1 3 0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 36 22 30,50 232,710 81670

24 264 ONUR ÇİMEN 12B 20 18 15,50 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 5 0 5,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 37 27 30,25 231,390 82619

25 299 ADA ÇELEBİ 12D 18 9 15,75 1 3 0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 32 15 28,25 225,368 87172

26 237 SUDE FİLİZ 12B 16 5 14,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 29 10 26,50 220,183 91077

27 239 SEEANU  ERİKLİ 12B 20 17 15,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 31 21 25,75 217,758 92819

28 207 ALPEREN YETİM 12B 18 6 16,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 28 10 25,50 216,865 93457

29 235 REYHAN KORKMAZ 12B 17 15 13,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 6 9 3,75 32 33 23,75 212,003 96828
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Genel Ortalama 21,4711,24 18,66 1,96 1,80 1,51 2,08 1,36 1,74 2,45 1,32 2,12 3,75 0,61 3,60 0,01 0,00 0,00 7,29 3,26 6,48 1,32 0,41 1,22 1,39 1,65 0,98 1,73 0,95 1,50 1,64 1,11 1,36 45,0923,71 39,17 252,490

Okul Ortalaması 19,4412,16 16,41 1,87 2,20 1,32 1,78 1,20 1,48 2,00 0,98 1,76 3,36 0,76 3,17 0,07 0,00 0,07 4,40 2,58 3,76 0,07 0,04 0,06 0,82 1,49 0,45 0,78 0,60 0,63 1,07 0,73 0,88 35,6622,74 29,99 230,430

KATILIMLAR

30 306 ZEYNEP DURMUŞ 12D 18 18 13,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 29 24 23,00 209,815 98388

31 244 BERİTAN TOPGAÇ 12B 18 14 14,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 1 4 0,00 27 22 21,50 205,045 101702

32 204 TUĞBA HÜKENEK 12A 13 14 9,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 4 2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 28 28 21,00 204,325 102200

33 294 SÜMEYRA BAĞATUR 12D 18 15 14,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 27 24 21,00 203,548 102743

34 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 20 12 17,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 25 16 21,00 203,240 102940

35 200 BETÜL KAYA 12A 11 10 8,50 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 4 2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 2 1 1,75 26 24 20,00 201,435 104052

36 238 EMİR AKINCIOĞLU 12B 15 12 12,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 2 3,50 24 24 18,00 194,800 108119

37 281 ESRA KALKAN 12D 15 23 9,25 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 26 35 17,25 192,893 109231

38 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 12 8 10,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 19 11 16,25 189,775 111020

39 286 ENES GÜNAL 12D 13 22 7,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 9 -1,25 0 1 -0,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 28 50 15,50 187,865 112161

40 290 BAHAR SİYAHKAYA 12D 15 20 10,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 21 26 14,50 184,490 114041

41 283 BEYZA ÖZCOŞKUN 12D 14 25 7,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 9 -1,25 24 41 13,75 182,518 115037

42 297 AVNİ HOCA 12D 11 16 7,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 20 33 11,75 176,605 117933

43 247 C E L A L Ö K S Ü Z 12C 9 23 3,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 1 3 0,25 18 32 10,00 171,778 120114

44 355 EMİN SOYALAN 12D 10 30 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 4 2,00 3 3 2,25 18 55 4,25 154,680 126742

45 307 ENES YİĞİT 12D 6 19 1,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 7 31 -0,75 139,573 130548
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