
SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ACAR 263   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,923 188,460 1 24 96 115 39585

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
157,696 205,710 1 25 126 150 52148

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
168,456 185,660 1 16 104 117 39776

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 1 44 147 193 61873

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,00 0,72 0,73

Edebiyat 18 4 10 1,50 8 1,50 1,59 1,69

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,25 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,75 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 18 10,50 26 10,50 6,76 5,07

Matematik-2 30 4 14 0,50 2 0,50 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,03 1,25

Matematik 40 4 14 0,50 1 0,50 1,51 6,07

Toplam: 280 49 55 35,40 13 35,40 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 becDBadbdeaBc Cb acEe  DACAAcedC A ECEa 

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik ecCbaAabb a b b BaeCeb                  

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 1 50
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KORKM  AZ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
138,618 188,460 14 39 141 177 57089

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
156,286 205,710 14 27 129 153 52831

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
133,634 185,660 16 38 140 169 56822

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 280 30 23 24,40 9 40,18 41,53 65,81

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİM KORKMA 220 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,715 188,460 3 13 40 43 22998

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
203,520 205,710 2 2 78 90 25335

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
209,018 185,660 2 3 41 47 18163

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,36 0,72 0,73

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 0,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,19 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,42 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 6 9,50 24 2,40 6,76 5,07

Matematik-2 30 6 5 4,75 16 2,19 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,03 1,25

Matematik 40 6 5 4,75 12 2,12 1,51 6,07

Fizik 14 1 4 0,00 0 -0,22 -0,17 1,61

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,36 0,18 1,70

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 0,97 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 4 9 1,75 4 1,11 0,27 5,66

Toplam: 280 76 37 66,75 24 40,18 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 dEeBb E                 AAcAC Ce A c BE 

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik AD C a  b De   bC  Bb                   

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri e cB   c     b  E    b  e    cd     B eA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAFAT KAPTAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
283,673 188,460 1 2 3 4 2333

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
220,280 205,710 1 1 60 70 19629

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
228,948 185,660 1 1 22 26 10429

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,36 0,72 0,73

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 0,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 1,19 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,42 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 7 12,25 31 2,40 6,76 5,07

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 0,89 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 0,68 1,87 1,20

Felsefe 6 5 0 5,00 83 0,61 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,39 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,28 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 8 21,00 53 2,85 7,40 4,16

Matematik-2 30 5 1 4,75 16 2,19 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,03 1,25

Matematik 40 5 1 4,75 12 2,12 1,51 6,07

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,22 -0,17 1,61

Kimya 13 3 1 2,75 21 0,36 0,18 1,70

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 0,97 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 6 8 4,00 10 1,11 0,27 5,66

Toplam: 280 112 40 102,00 36 40,18 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 AceeD E D     e      b  AAAACBCeA  E  Ed

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 ED CbAABbAddCeeCA  CD AD ECCA  BA DbCEd       

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik AD C  d        A   B                    

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri d  a          BDE       e  c ed C   daBA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYETULLAH B 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
137,861 188,460 15 40 142 178 57217

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
160,536 205,710 11 18 119 143 50596

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
138,409 185,660 11 31 133 160 55486

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,72 0,73

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,19 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,42 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 2,40 6,76 5,07

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 2,19 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,03 1,25

Matematik 40 2 0 2,00 5 2,12 1,51 6,07

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -0,22 -0,17 1,61

Kimya 13 3 10 0,50 4 0,36 0,18 1,70

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 0,97 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 6 34 -2,50 -6 1,11 0,27 5,66

Toplam: 280 38 58 23,65 8 40,18 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1  b                                      

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik A C                                     

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri ddddddDdddddDdDddddDddddDddddDdddddddddd

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AKGÜN 205 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
156,318 188,460 5 28 124 148 47714

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
178,138 205,710 7 7 105 123 37986

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
155,728 185,660 8 24 122 142 46969

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,89 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,68 1,87 1,20

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,61 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,39 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,28 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 2,85 7,40 4,16

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 2,19 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,03 1,25

Matematik 40 3 2 2,50 6 2,12 1,51 6,07

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 -0,22 -0,17 1,61

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,36 0,18 1,70

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 0,97 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 8 16 4,00 10 1,11 0,27 5,66

Toplam: 280 56 45 44,75 16 40,18 41,53 65,81

Sosyal-2    C                                          

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik AD a       D               b            

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri d  ac  bade eD     b    D  edabECBAaceBA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN ŞAHİN 203 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
131,008 188,460 17 42 144 181 58659

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
152,603 205,710 17 35 137 162 54703

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
132,708 185,660 17 40 142 171 57071

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 2,19 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 2 -0,50 -5 -0,07 -0,03 1,25

Matematik 40 3 4 2,00 5 2,12 1,51 6,07

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,22 -0,17 1,61

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,36 0,18 1,70

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,97 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 1,11 0,27 5,66

Toplam: 280 27 29 19,75 7 40,18 41,53 65,81

Matematik A  C   b   D   b                d   d   

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri d            c                     e  eA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KAYA 200 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
140,890 188,460 13 37 138 172 56492

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
155,780 205,710 15 32 134 158 53069

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
133,895 185,660 15 36 138 167 56763

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 2 11 -0,75 -3 2,19 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,03 1,25

Matematik 40 2 11 -0,75 -2 2,12 1,51 6,07

Fizik 14 1 4 0,00 0 -0,22 -0,17 1,61

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,36 0,18 1,70

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,97 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 1 5 -0,25 -1 1,11 0,27 5,66

Toplam: 280 38 51 25,25 9 40,18 41,53 65,81

Matematik  D bec Ac        bd  a b dac            

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri Ad     c d   a  d                       

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 2 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE BERK DEMİR 228 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
134,435 188,460 16 41 143 179 58026

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
154,438 205,710 16 34 136 160 53798

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
136,258 185,660 14 34 136 163 56121

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 1 0,75 13 0,36 0,72 0,73

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,19 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,42 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 1 0,75 2 2,40 6,76 5,07

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 2,19 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 -0,03 1,25

Matematik 40 3 3 2,25 6 2,12 1,51 6,07

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,22 -0,17 1,61

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,36 0,18 1,70

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,97 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 1,11 0,27 5,66

Toplam: 280 28 25 21,75 8 40,18 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 Ee                                      

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik A C  b       D    b              d      

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri  d          c                        eAe

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TURGUT 2 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,528 188,460 9 32 132 162 53764

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
186,128 205,710 4 4 100 116 33384

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
159,873 185,660 7 23 119 136 44687

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 7 5 5,75 19 2,19 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 -0,03 1,25

Matematik 40 7 6 5,50 14 2,12 1,51 6,07

Fizik 14 2 7 0,25 2 -0,22 -0,17 1,61

Kimya 13 2 4 1,00 8 0,36 0,18 1,70

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 0,97 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 7 15 3,25 8 1,11 0,27 5,66

Toplam: 280 54 49 41,75 15 40,18 41,53 65,81

Matematik AD C D    DD   baC cd    d        c     

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri dBcB   c bbc c b  c  c dD E  ac C  ac BA

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DEMİRA  Y 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,213 188,460 10 34 134 167 54683

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
159,961 205,710 12 20 121 145 50961

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
136,414 185,660 13 33 135 162 56078

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 0,89 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,68 1,87 1,20

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,61 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,39 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,28 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 2 2,50 6 2,85 7,40 4,16

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 2,19 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,03 1,25

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,12 1,51 6,07

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 -0,22 -0,17 1,61

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,36 0,18 1,70

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 0,97 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 5 10 2,50 6 1,11 0,27 5,66

Toplam: 280 39 35 30,40 11 40,18 41,53 65,81

Sosyal-2 CbA    d   A                                  

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik  D                                      

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri adBbc     b c b         D     d   Bb BAc

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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100

0

20

40

60

80

TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL KAY 208 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
150,915 188,460 7 30 129 158 52547

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
183,710 205,710 5 5 103 120 34671

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
151,220 185,660 9 28 127 148 49078

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 2,19 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,03 1,25

Matematik 40 2 1 1,75 4 2,12 1,51 6,07

Fizik 14 4 3 3,25 23 -0,22 -0,17 1,61

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,36 0,18 1,70

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 0,97 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 6 3 5,25 13 1,11 0,27 5,66

Toplam: 280 48 24 42,00 15 40,18 41,53 65,81

Matematik ADa                                     

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri BdBb   E  E  c                  B     A 

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 0 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİM ER 222 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
141,590 188,460 12 36 136 170 56271

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
159,418 205,710 13 22 123 147 51226

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
136,710 185,660 12 32 134 161 55978

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 280 34 28 27,00 10 40,18 41,53 65,81

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE TATLAAIY 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
258,945 188,460 2 5 7 8 4763

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
175,138 205,710 8 10 110 129 39838

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
196,133 185,660 3 5 56 66 24309

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,36 0,72 0,73

Edebiyat 18 4 3 3,25 18 0,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 1,19 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,42 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 10 12,50 31 2,40 6,76 5,07

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 0,89 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 0,68 1,87 1,20

Felsefe 6 4 0 4,00 67 0,61 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,39 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,28 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 5 19,75 49 2,85 7,40 4,16

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 2,19 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,03 1,25

Matematik 40 1 2 0,50 1 2,12 1,51 6,07

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 -0,22 -0,17 1,61

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,36 0,18 1,70

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 0,97 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 3 8 1,00 3 1,11 0,27 5,66

Toplam: 280 88 48 76,00 27 40,18 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 bCcD a CEc B   b      EbACAAAcdbbAC  E B

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CCA   eB AdbDCbB  DABAAD C ECD BA aE          

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik A         a       e                     

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri  ed     bedc               BC  C  c  a  

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA GÜLEN 217 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
156,165 188,460 6 29 125 149 47780

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
186,858 205,710 3 3 97 113 32976

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
161,515 185,660 5 21 117 134 43772

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 2,19 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,03 1,25

Matematik 40 4 2 3,50 9 2,12 1,51 6,07

Fizik 14 2 6 0,50 4 -0,22 -0,17 1,61

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,36 0,18 1,70

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 0,97 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 1,11 0,27 5,66

Toplam: 280 56 40 46,00 16 40,18 41,53 65,81

Matematik ADb     D          e       D            

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri Bd Ec  ce d  ace  E     a    ed B Bb  A 

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 1 1 50
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 0 0
Popülasyon Ekolojisi 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEV ANKORKMA 221 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
148,540 188,460 8 31 131 161 53757

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
179,243 205,710 6 6 104 122 37310

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
159,875 185,660 6 22 118 135 44686

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 2,19 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,03 1,25

Matematik 40 6 1 5,75 14 2,12 1,51 6,07

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 -0,22 -0,17 1,61

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,36 0,18 1,70

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,97 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 1 7 -0,75 -2 1,11 0,27 5,66

Toplam: 280 46 33 37,75 13 40,18 41,53 65,81

Matematik AD     e  DD    C  B                    

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri dc c      b  b                d C  c    

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 1 0 50
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 0 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 1 0 100
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 0 0 0
Hipofiz Bezi 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜLKER 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
130,693 188,460 18 43 145 182 58697

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
146,560 205,710 18 39 141 168 56914

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
125,433 185,660 18 41 143 173 58525

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -0,22 -0,17 1,61

Kimya 13 3 10 0,50 4 0,36 0,18 1,70

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 0,97 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 6 34 -2,50 -6 1,11 0,27 5,66

Toplam: 280 30 60 15,00 5 40,18 41,53 65,81

Fen Bilimleri ddddddDdddddDdDddddDddddDddddDdddddddddd

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Özel Görelilik 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 1 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Soluk Alıp Verme 1 0 1 0
Hipofiz Bezi 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kalp 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA TURKUT 211 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
195,555 188,460 4 15 45 52 24815

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
168,208 205,710 9 12 113 133 45901

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
172,395 185,660 4 13 99 112 37472

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,36 0,72 0,73

Edebiyat 18 3 4 2,00 11 0,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,19 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,42 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 10 8,50 21 2,40 6,76 5,07

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 0,89 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,68 1,87 1,20

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,61 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,39 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,28 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 4 7,00 18 2,85 7,40 4,16

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 2,19 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,03 1,25

Matematik 40 1 0 1,00 3 2,12 1,51 6,07

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,22 -0,17 1,61

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,36 0,18 1,70

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 0,97 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 2 4 1,00 3 1,11 0,27 5,66

Toplam: 280 57 29 49,75 18 40,18 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 EbdDeEE c      b b E Bc dCAAA d  b   E  

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CC E   a   b     Ca   AD           EDa        

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik A                                       

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri                               dC bc  dA 

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 0 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMETCAN TÜSSRK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
141,925 188,460 11 35 135 169 56180

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
163,293 205,710 10 16 117 140 48921

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
142,615 185,660 10 30 132 158 54018

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 18 44 147 193 61873

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 2,19 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 -0,03 1,25

Matematik 40 2 1 1,75 4 2,12 1,51 6,07

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 -0,22 -0,17 1,61

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 0,36 0,18 1,70

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 0,97 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 4 15 0,25 1 1,11 0,27 5,66

Toplam: 280 39 39 29,25 10 40,18 41,53 65,81

Matematik  D                          D  c        

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri dc d    abC    b  c  ee D aeaed    eBC  

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkinler 1 0 0 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Sinir Sistemi 1 0 1 0
Solunum ve Fermantasyon Karşılaştırma 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez Reaksiyonları 1 0 1 0
Replikasyon 1 0 0 0
Bitkilerin Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Soluk Alıp Verme 1 1 0 100
Hipofiz Bezi 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kalp 1 0 1 0
Popülasyon Ekolojisi 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ÇELEBİ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,213 188,460 9 11 38 41 21563

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
158,401 205,710 11 24 125 149 51776

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
154,096 185,660 16 25 123 143 47789

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 3 7 1,25 7 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 17 5,75 14 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 9 0 9,00 82 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 5 14,75 37 10,98 7,40 4,16

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 1,12 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,03 1,25

Matematik 40 1 1 0,75 2 1,11 1,51 6,07

Toplam: 280 57 46 45,65 16 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 dbecD ad  B    bbb bE CcAAc Cad  ACdaB e

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 ED CCAAB AB Ce    ACadA  a      Ab  CE        

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik   aC                                    

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 1 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AVNİ HOCA 2 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,013 188,460 20 25 99 118 40665

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
148,003 205,710 19 37 139 165 56488

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
133,423 185,660 22 39 141 170 56885

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 2 16 -2,00 -11 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 28 2,00 5 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 11 9,25 23 10,98 7,40 4,16

Matematik-2 30 0 4 -1,00 -3 1,12 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,03 1,25

Matematik 40 0 4 -1,00 -3 1,11 1,51 6,07

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -0,14 -0,17 1,61

Kimya 13 3 10 0,50 4 0,06 0,18 1,70

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 -0,24 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 6 34 -2,50 -6 -0,32 0,27 5,66

Toplam: 280 54 101 28,75 10 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 ebeeDcaabdecccdbdbeCEbdcbAAdCad  ACdaB e

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 EDAdeAABaABcbBDCAcdbe   aa                    

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik c aa   e                                

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Fen Bilimleri dddddDdddddddDdDdddddDddDddddDdddddddddd

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 2 0
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM ANDIÇ 229 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,268 188,460 11 14 44 50 24406

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
161,050 205,710 7 17 118 142 50342

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
194,003 185,660 3 6 60 70 25422

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 6 8 4,00 22 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 14 17,50 44 9,75 6,76 5,07

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 1,12 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,03 1,25

Matematik 40 1 3 0,25 1 1,11 1,51 6,07

Toplam: 280 56 42 45,50 16 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 dEbcDEEccCBAedeAeb a D  AAAAC CbAAeEeBEC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik A      bab                              

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİTAN TO *AÇ 244 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,356 188,460 18 22 86 100 36380

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
156,286 205,710 13 27 129 153 52831

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
172,724 185,660 9 12 98 111 37305

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 15 12,25 31 9,75 6,76 5,07

Toplam: 280 46 38 36,65 13 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 AadaDEEaDCBeaEbbbE edD BAAAAC d  bdc    

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR BAYTÜRK 243 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
239,018 188,460 4 6 9 10 7757

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
168,110 205,710 4 13 114 134 45946

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
177,165 185,660 8 11 87 100 34743

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 3 8 1,00 6 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 16 10,00 25 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 8 0 8,00 73 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 5 18,75 47 10,98 7,40 4,16

Toplam: 280 73 40 63,00 23 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 dceeDEaa CB   db a a baBAAAAC d dACceBE 

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 E  CCAAB AB aB dA ACDAAD E      e bCCEd       

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBUBEKİR KAPLAN 257 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 22 7,50 19 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 7 1 6,75 17 10,98 7,40 4,16

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 1,12 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,03 1,25

Matematik 40 1 0 1,00 3 1,11 1,51 6,07

Toplam: 280 33 39 23,25 8 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 becDaaEdabde E  D AbCcEDdaAAcddb ACbedaB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2    E  A       C    A              CEbC        

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik A                                       

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
Yazının Gelişimi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÇAPKU 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,678 188,460 22 27 123 147 46934

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
131,553 205,710 23 42 145 174 60014

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
133,860 185,660 21 37 139 168 56772

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 3 -0,75 -13 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 5 7 3,25 18 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 17 7,75 19 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 11 6,25 16 10,98 7,40 4,16

Toplam: 280 30 48 18,00 6 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 bec     cc Be ab  AEacEDACAcca a ACaCcaB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 dC Ec Ad AB aba dC A         De beC  d        

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES GÜNAL 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
191,180 188,460 13 17 55 63 27468

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
134,398 205,710 22 41 144 171 59620

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
135,933 185,660 20 35 137 164 56246

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 1 12 -2,00 -11 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 22 7,50 19 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 0 4 -1,00 -17 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 14 15,50 39 10,98 7,40 4,16

Matematik-2 30 0 5 -1,25 -4 1,12 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,03 1,25

Matematik 40 0 5 -1,25 -3 1,11 1,51 6,07

Toplam: 280 54 92 31,00 11 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 ebeeDcaabde ccebeb C b  AAAdCBdbdACEBBcC

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 EDAdeAABaABdbBDCABACDbcD  be cac eDdC         

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik e aa   e           d                    

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 2 0
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 1 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 1 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 1 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YİĞİT 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,110 188,460 8 10 30 32 18333

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
177,473 205,710 1 8 106 124 38416

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
189,183 185,660 5 8 65 76 28036

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 10 10,50 26 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 7 0 7,00 64 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 5 13,75 34 10,98 7,40 4,16

Matematik-2 30 10 0 10,00 33 1,12 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,03 1,25

Matematik 40 10 0 10,00 25 1,11 1,51 6,07

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -0,14 -0,17 1,61

Kimya 13 3 10 0,50 4 0,06 0,18 1,70

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 -0,24 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 6 34 -2,50 -6 -0,32 0,27 5,66

Toplam: 280 70 74 51,50 18 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 bedD a C   c     C b   DACAAc   cACEeEaB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 C AED AB  B e Ce C Aed D        A CE Cd       

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik ADCCBADCDE                              

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri ddddddDdddddDdDddddDddddDddddDdddddddddd

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA KALKAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,858 188,460 12 16 52 60 26440

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
156,020 205,710 16 31 133 157 52976

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
151,440 185,660 18 27 126 147 48994

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 6 10 3,50 19 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 25 5,75 14 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 19 20 14,00 35 10,98 7,40 4,16

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 1,12 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,03 1,25

Matematik 40 2 2 1,50 4 1,11 1,51 6,07

Toplam: 280 61 76 42,00 15 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 dEeeDEaccCa ddebAE CcDeBbAcbCddedbdEacd 

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 EDeCebAeCABdaBcCcBcCbbcecEddADcBAdDaCEd       

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik bDaC                                    

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 1 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 1 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN İÇİM 250 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
264,745 188,460 3 4 6 7 4100

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
158,970 205,710 10 23 124 148 51464

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
188,548 185,660 6 9 67 78 28373

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 18 16,50 41 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 8 3 7,25 66 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 26 12 23,00 58 10,98 7,40 4,16

Matematik-2 30 1 9 -1,25 -4 1,12 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,03 1,25

Matematik 40 1 9 -1,25 -3 1,11 1,51 6,07

Toplam: 280 84 64 68,00 24 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 bCcDeaECceaBAdbb CAbCBEDACAAdBCbdcCEecaB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CCAEDcABbAddDCCBcCDAacAD CebCD BAcCEDCdb      

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik e C db   c  c b d c   b                 

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLMİ GÜNAY 258 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
273,963 188,460 2 3 5 6 3144

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
167,290 205,710 5 14 115 136 46506

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
197,750 185,660 2 4 53 62 23480

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 5 8 3,00 17 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 13 16,75 42 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 29 9 26,75 67 10,98 7,40 4,16

Matematik-2 30 5 7 3,25 11 1,12 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,03 1,25

Matematik 40 5 7 3,25 8 1,11 1,51 6,07

Toplam: 280 84 45 72,75 26 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 cCAD bE ce B cb  aebCBcDACAAAcCeAACEeE B

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CCAEDcABCAdADCCBcCDABccD CAECDeBA CEcCdb      

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik eeC aAaaccCDD                           

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 2 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KANA  R 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
187,228 188,460 15 19 60 68 29821

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
156,286 205,710 13 27 129 153 52831

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
152,699 185,660 17 26 124 145 48407

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 2 3 1,25 7 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 12 6,00 15 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 11 5 9,75 24 10,98 7,40 4,16

Toplam: 280 50 40 40,15 14 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 becDeEE Ec         b   bdCAA   a  CaecB 

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 dCAE  Ad A A  CddCDc A    A                   

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAMİL İLKAY TÜRK 248 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,970 188,460 17 21 71 84 32552

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
163,693 205,710 6 15 116 139 48698

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
180,935 185,660 7 10 80 93 32510

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 4 5 2,75 15 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 14 12,50 31 9,75 6,76 5,07

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 1,12 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,03 1,25

Matematik 40 1 2 0,50 1 1,11 1,51 6,07

Toplam: 280 51 35 42,25 15 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 AbeeDEbE Cc   e Ab  cD  AAAACedC ACceBae

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik Ab     d                                

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 1 0 100
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KÖSE 266 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,308 188,460 14 18 57 65 27969

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
154,460 205,710 17 33 135 159 53786

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
192,040 185,660 4 7 63 73 26509

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 9 3 8,25 46 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 6 18,50 46 9,75 6,76 5,07

Matematik-2 30 3 5 1,75 6 1,12 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 -0,01 -0,03 1,25

Matematik 40 3 6 1,50 4 1,11 1,51 6,07

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,14 -0,17 1,61

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,06 0,18 1,70

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,24 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 -0,32 0,27 5,66

Toplam: 280 50 39 40,25 14 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 ECdD EcCcD B  Ce CA CB DdCAA      CEC eB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Matematik ADb a    d  Da  d             d         

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Fen Bilimleri         e   c                           

Cevap Anahtarı A BABEABDECBEBDBDBBEEDCCEBDCEBCDECBEBCABAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 2 1 67
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Özel Görelilik 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Bağ Enerjileri 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 218 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
165,418 188,460 21 26 113 132 42737

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
160,285 205,710 8 19 120 144 50751

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
170,408 185,660 10 14 101 114 38622

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 3 9 0,75 4 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 19 10,25 26 9,75 6,76 5,07

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 1,12 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,03 1,25

Matematik 40 4 3 3,25 8 1,11 1,51 6,07

Toplam: 280 45 45 33,75 12 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 cbeBDdacebBca CbcEe     AAcACBddAACEacEe

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Matematik ADaCbbE                                 

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 2 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevlenebilirlik, Parçalı Fonksiyonun ve Mutlak Değer Fonksiyonunun Türevi 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 2 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 2 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ÇİMEN 264 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,770 188,460 19 23 94 113 39108

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
150,145 205,710 18 36 138 164 55723

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
151,158 185,660 19 29 128 149 49097

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 2 9 -0,25 -1 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 19 7,25 18 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 8 6,00 15 10,98 7,40 4,16

Matematik-2 30 1 2 0,50 2 1,12 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,03 1,25

Matematik 40 1 2 0,50 1 1,11 1,51 6,07

Toplam: 280 49 69 31,75 11 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 bbA ebbCa ac  e  ecb  cDACAAAcdC ACaeceB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 CCAEec  d d  d  c                cCEDC b      

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik e C  d                                  

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFA ÇORBAC 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
139,198 188,460 24 38 140 176 56950

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
130,825 205,710 24 43 146 176 60110

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
117,648 185,660 23 42 145 178 59581

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 1 13 -2,25 -13 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 19 2,25 6 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 3 7 1,25 11 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 11 5,25 13 10,98 7,40 4,16

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -0,14 -0,17 1,61

Kimya 13 3 10 0,50 4 0,06 0,18 1,70

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 -0,24 0,26 2,35

Fen Bilimleri 40 6 34 -2,50 -6 -0,32 0,27 5,66

Toplam: 280 34 98 9,50 3 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 ebeeDcaabdecBbebebc b   AAAdCB          

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 ED CeAA ddabCabbAcdCa                         

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Fen Bilimleri dddddDdddddddDdDdddddDddDddddDdddddddddd

Cevap Anahtarı B ABABEDBEBECBBDBDEBECCDBEDCEBCDEECBABBCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 2 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 1 50
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 1 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Newton'un Hareket Yasaları 2 0 2 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Elektromanyetik İndüksiyon 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİM ŞEN 262 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
305,715 188,460 1 1 2 3 1105

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
173,873 205,710 3 11 112 131 40616

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
217,573 185,660 1 2 27 32 14662

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 8 6 6,50 36 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 21,00 53 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 5 0 5,00 83 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 30 9 27,75 69 10,98 7,40 4,16

Toplam: 280 98 41 87,75 31 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 AbdBDEEbDCBAcdb  b a DCBAAAACcCeAACEaBEe

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 EDcCCAABCAdACBDCABcCDcAD ECCADeBAccCCEdb      

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 2 0 100
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 1 0 100
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 1 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR ERİKLİ 239 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,513 188,460 16 20 62 70 30266

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
159,733 205,710 9 21 122 146 51089

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
164,773 185,660 14 19 111 128 41962

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 21 8,75 22 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 7 1 6,75 17 10,98 7,40 4,16

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 1,12 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,03 1,25

Matematik 40 1 1 0,75 2 1,11 1,51 6,07

Toplam: 280 56 56 42,00 15 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 becDaaEdabde E  D AbCcEDACAAcddb bCbedaB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2    E  A       C    A              CEbC        

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik Aa                                      

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 1 1 33
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 1 0 100
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 0 0
Yazının Gelişimi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
İkinci Dereceden Denklem Tanımı, Köklerin Denklemi Sağlaması 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYRA BAĞSSAT 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
198,800 188,460 10 12 39 42 22962

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
176,560 205,710 2 9 109 128 38948

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
169,528 185,660 11 15 102 115 39152

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 2 6 0,50 3 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 16 5,00 13 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 8 0 8,00 73 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 2 15,50 39 10,98 7,40 4,16

Matematik-2 30 8 0 8,00 27 1,12 1,55 4,82

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,03 1,25

Matematik 40 8 0 8,00 20 1,11 1,51 6,07

Toplam: 280 62 44 51,00 18 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 dEeeDbdc C  a  b b C c  AAcdC   c CEa de

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 ED CC AB AB C   A  Ca  D        A  CCEd       

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik ADBCC EA C                              

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Bölme Kuralları 1 1 0 100
Köklerin Çarpanlara Ayırma Yöntemiyle ve Diskriminant Yöntemiyle Bulunuşu ve Köklerin İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞURANUR DOĞAN 241 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
207,248 188,460 7 9 29 31 18258

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
156,955 205,710 12 26 128 152 52503

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
166,358 185,660 13 18 109 125 41047

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 3 6 1,50 8 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 12 10,00 25 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 10 12,50 31 10,98 7,40 4,16

Toplam: 280 57 38 47,50 17 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 bedDeE C   B  ebD b a dbACAAAB    C C ac

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 dCAED Ae  BcaCCec DAeAc         AACE dd       

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 0 1 0
Yazının Gelişimi 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN KELEŞ 242 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
147,258 188,460 23 33 133 164 54307

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
138,995 205,710 21 40 143 170 58777

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
117,415 185,660 24 43 146 179 59610

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 3 0,25 4 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 3 0,25 1 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 5 0 5,00 45 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 4 8,00 20 10,98 7,40 4,16

Toplam: 280 22 14 18,50 7 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 ebe D                                   

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2  D C AA  A d a CA dCDd                        

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Kavimler Göçü 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 0 0 0
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 0 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 0 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE ORUÇ 252 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
229,893 188,460 5 7 12 14 9654

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
147,800 205,710 20 38 140 167 56550

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
163,030 185,660 15 20 114 131 42918

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 1 4 0,00 0 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 9 11,75 29 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 23 10 20,50 51 10,98 7,40 4,16

Toplam: 280 62 49 49,75 18 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 AceeD Ecc d         a   AAAACBC  ACceBE 

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 Ee CbAdB ABdaBDCAa eDdAD bCCADB A DCCEd       

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 1 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 1 0
Edebiyat Akımları 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 1 0 100
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Şehirlerin Etki Alanları 1 0 1 0
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Küresel Turizm 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 1 0 100
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 1 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DURM  UŞ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
212,451 188,460 6 8 24 26 15719

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

SAY
156,286 205,710 13 27 129 153 52831

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

EA
166,909 185,660 12 17 108 122 40723

Puanı Hesaplanan: 43 146 192 60728

Katılımlar: 25 44 147 193 61873

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,97 0,72 0,73

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 2,43 1,59 1,69

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,43 3,12 1,90

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,92 1,32 0,74

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 10 10,50 26 9,75 6,76 5,07

Tarih-2 11 7 0 7,00 64 4,77 3,07 1,28

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 2,80 1,87 1,20

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,88 0,75 0,59

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,92 0,68 0,55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,61 1,03 0,53

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 15 5 13,75 34 10,98 7,40 4,16

Toplam: 280 58 38 48,65 17 42,75 41,53 65,81

Edebiyat-Sosyal-1 becD a C   c     C b   DACAAc   bACEeEaB

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 C AED AB  B e Ce C Aed D        A CE Cd       

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Divan Edebiyatında Şiir 3 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye / Millî-Dinî Duyarlılığı Yansıtanlar 1 0 0 0
Âşık Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Edebiyatında Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Nesir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nda Nesir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman / Modernizmi Esas Alanlar 1 0 0 0
Edebiyat Akımları 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Kabileden Devlete 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Kavimler Göçü 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Osmanlı’nın Kalbi: Topkapı Sarayı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 2 1 0 50
Yazının Gelişimi 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
Anadolu’nun İlk Fatihleri 1 1 0 100
Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
İslam Dünyası Liderliği 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin Açılması 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 0 0 0
Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Şehirlerin Etki Alanları 1 1 0 100
Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Küresel Turizm 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Enerji Güzergâhları ve Etkileri 1 0 1 0
Türkiye'de Hayvancılık 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Davranışın Oluşum Süreci / Psikolojik Süreçler / Kalıtım ve Çevre 1 0 0 0
Psikolojinin Bilim Olma Süreci ve Yaklaşımlar 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Doğru Düşünme Nedir? 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Psikolojinin Yöntem ve Teknikleri / Etik Kurallar 1 0 0 0
Sosyolojinin Yöntemleri ve Türkiye'de Sosyoloji 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 61873

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,07 4,9 2,9 4,16 7,1 4,1 6,07 7,1 5,9 5,66 25,8 19,3 20,96 188,460 205,710 185,660

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

KATILIMLAR

1 262 SALİM ŞEN 12B 24 12 21,00 30 9 27,75 54 21 48,75 305,715 1 1 1105 173,873 3 11 40616 217,573 1 2 14662

2 0 ARAFAT KAPTAN 12A 14 7 12,25 23 8 21,00 5 1 4,75 6 8 4,00 48 24 42,00 283,673 1 2 2333 220,280 1 1 19629 228,948 1 1 10429

3 258 HİLMİ GÜNAY 12B 20 13 16,75 29 9 26,75 5 7 3,25 54 29 46,75 273,963 2 3 3144 167,290 5 14 46506 197,750 2 4 23480

4 250 FURKAN İÇİM 12B 21 18 16,50 26 12 23,00 1 9 -1,25 48 39 38,25 264,745 3 4 4100 158,970 10 23 51464 188,548 6 9 28373

5 0 HATİCE TATLAAIY 12A 15 10 12,50 21 5 19,75 1 2 0,50 3 8 1,00 40 25 33,75 258,945 2 5 4763 175,138 8 10 39838 196,133 3 5 24309

6 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 14 16 10,00 20 5 18,75 34 21 28,75 239,018 4 6 7757 168,110 4 13 45946 177,165 8 11 34743

7 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 14 9 11,75 23 10 20,50 37 19 32,25 229,893 5 7 9654 147,800 20 38 56550 163,030 15 20 42918

8 0 ZEYNEP DURM  UŞ 12B 13 10 10,50 15 5 13,75 28 15 24,25 212,451 6 8 15719 156,286 13 27 52831 166,909 12 17 40723

9 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 13 12 10,00 15 10 12,50 28 22 22,50 207,248 7 9 18258 156,955 12 26 52503 166,358 13 18 41047

10 0 ENES YİĞİT 12B 13 10 10,50 15 5 13,75 10 0 10,00 6 34 -2,50 44 49 31,75 207,110 8 10 18333 177,473 1 8 38416 189,183 5 8 28036

11 0 ADA ÇELEBİ 12B 10 17 5,75 16 5 14,75 1 1 0,75 27 23 21,25 201,213 9 11 21563 158,401 11 24 51776 154,096 16 25 47789

12 0 SÜMEYRA BAĞSSAT 12B 9 16 5,00 16 2 15,50 8 0 8,00 33 18 28,50 198,800 10 12 22962 176,560 2 9 38948 169,528 11 15 39152

13 220 ALİM KORKMA 12A 11 6 9,50 6 5 4,75 4 9 1,75 21 20 16,00 198,715 3 13 22998 203,520 2 2 25335 209,018 2 3 18163

14 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 21 14 17,50 1 3 0,25 22 17 17,75 196,268 11 14 24406 161,050 7 17 50342 194,003 3 6 25422

15 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 11 10 8,50 8 4 7,00 1 0 1,00 2 4 1,00 22 18 17,50 195,555 4 15 24815 168,208 9 12 45901 172,395 4 13 37472

16 0 ESRA KALKAN 12B 12 25 5,75 19 20 14,00 2 2 1,50 33 47 21,25 192,858 12 16 26440 156,020 16 31 52976 151,440 18 27 48994

17 0 ENES GÜNAL 12B 13 22 7,50 19 14 15,50 0 5 -1,25 32 41 21,75 191,180 13 17 27468 134,398 22 41 59620 135,933 20 35 56246

18 266 MERVE KÖSE 12B 20 6 18,50 3 6 1,50 0 2 -0,50 23 14 19,50 190,308 14 18 27969 154,460 17 33 53786 192,040 4 7 26509

19 0 İLAYDA KANA  R 12B 9 12 6,00 11 5 9,75 20 17 15,75 187,228 15 19 29821 156,286 13 27 52831 152,699 17 26 48407

20 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 14 21 8,75 7 1 6,75 1 1 0,75 22 23 16,25 186,513 16 20 30266 159,733 9 21 51089 164,773 14 19 41962

21 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 16 14 12,50 1 2 0,50 17 16 13,00 182,970 17 21 32552 163,693 6 15 48698 180,935 7 10 32510

22 244 BERİTAN TO *AÇ 12B 16 15 12,25 16 15 12,25 176,356 18 22 36380 156,286 13 27 52831 172,724 9 12 37305

23 264 ONUR ÇİMEN 12B 12 19 7,25 8 8 6,00 1 2 0,50 21 29 13,75 171,770 19 23 39108 150,145 18 36 55723 151,158 19 29 49097

24 263 ENES ACAR   15 18 10,50 4 14 0,50 19 32 11,00 170,923 1 24 39585 157,696 1 25 52148 168,456 1 16 39776

25 2 AVNİ HOCA 12B 9 28 2,00 12 11 9,25 0 4 -1,00 6 34 -2,50 27 77 7,75 169,013 20 25 40665 148,003 19 37 56488 133,423 22 39 56885

26 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 12B 15 19 10,25 4 3 3,25 19 22 13,50 165,418 21 26 42737 160,285 8 19 50751 170,408 10 14 38622

27 0 EMRE ÇAPKU 12B 12 17 7,75 9 11 6,25 21 28 14,00 157,678 22 27 46934 131,553 23 42 60014 133,860 21 37 56772

28 205 AZRA AKGÜN 12A 1 0 1,00 3 2 2,50 8 16 4,00 12 18 7,50 156,318 5 28 47714 178,138 7 7 37986 155,728 8 24 46969

29 242 YASİN KELEŞ 12B 1 3 0,25 9 4 8,00 10 7 8,25 147,258 23 33 54307 138,995 21 40 58777 117,415 24 43 59610

30 0 EREN DEMİRA  Y 12A 3 2 2,50 1 0 1,00 5 10 2,50 9 12 6,00 146,213 10 34 54683 159,961 12 20 50961 136,414 13 33 56078
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 61873

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,07 4,9 2,9 4,16 7,1 4,1 6,07 7,1 5,9 5,66 25,8 19,3 20,96 188,460 205,710 185,660

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

KATILIMLAR

31 0 SAFA ÇORBAC 12B 7 19 2,25 8 11 5,25 6 34 -2,50 21 64 5,00 139,198 24 38 56950 130,825 24 43 60110 117,648 23 42 59581

32 0 AYETULLAH B 12A 0 1 -0,25 2 0 2,00 6 34 -2,50 8 35 -0,75 137,861 15 40 57217 160,536 11 18 50596 138,409 11 31 55486

33 228 EFE BERK DEMİR 12A 1 1 0,75 3 3 2,25 1 4 0,00 5 8 3,00 134,435 16 41 58026 154,438 16 34 53798 136,258 14 34 56121

34 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 13 22 7,50 7 1 6,75 1 0 1,00 21 23 15,25

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
  12A 12B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  12A 12B



   SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 61873

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,07 4,9 2,9 4,16 7,1 4,1 6,07 7,1 5,9 5,66 25,8 19,3 20,96 188,460 205,710 185,660

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

SINIF:   

KATILIMLAR

1 263 ENES ACAR   15 18 10,50 4 14 0,50 19 32 11,00 170,923 1 24 39588 157,696 1 25 52249 168,456 1 16 39778
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12A SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 61873

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,07 4,9 2,9 4,16 7,1 4,1 6,07 7,1 5,9 5,66 25,8 19,3 20,96 188,460 205,710 185,660

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 ARAFAT KAPTAN 12A 14 7 12,25 23 8 21,00 5 1 4,75 6 8 4,00 48 24 42,00 283,673 1 2 2333 220,280 1 1 19629 228,948 1 1 10429

2 0 HATİCE TATLAAIY 12A 15 10 12,50 21 5 19,75 1 2 0,50 3 8 1,00 40 25 33,75 258,945 2 5 4763 175,138 8 10 39903 196,133 3 5 24309

3 220 ALİM KORKMA 12A 11 6 9,50 6 5 4,75 4 9 1,75 21 20 16,00 198,715 3 13 22998 203,520 2 2 25335 209,018 2 3 18163

4 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 11 10 8,50 8 4 7,00 1 0 1,00 2 4 1,00 22 18 17,50 195,555 4 15 24815 168,208 9 12 45996 172,395 4 13 37474

5 205 AZRA AKGÜN 12A 1 0 1,00 3 2 2,50 8 16 4,00 12 18 7,50 156,318 5 28 47729 178,138 7 7 38035 155,728 8 24 47030

6 0 EREN DEMİRA  Y 12A 3 2 2,50 1 0 1,00 5 10 2,50 9 12 6,00 146,213 10 34 54704 159,961 12 20 51062 136,414 13 33 56262

7 0 AYETULLAH B 12A 0 1 -0,25 2 0 2,00 6 34 -2,50 8 35 -0,75 137,861 15 40 57238 160,536 11 18 50697 138,409 11 31 55665

8 228 EFE BERK DEMİR 12A 1 1 0,75 3 3 2,25 1 4 0,00 5 8 3,00 134,435 16 41 58047 154,438 16 34 53899 136,258 14 34 56305

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
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12B SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 61873

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,07 4,9 2,9 4,16 7,1 4,1 6,07 7,1 5,9 5,66 25,8 19,3 20,96 188,460 205,710 185,660

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 262 SALİM ŞEN 12B 24 12 21,00 30 9 27,75 54 21 48,75 305,715 1 1 1105 173,873 3 11 40685 217,573 1 2 14662

2 258 HİLMİ GÜNAY 12B 20 13 16,75 29 9 26,75 5 7 3,25 54 29 46,75 273,963 2 3 3144 167,290 5 14 46601 197,750 2 4 23480

3 250 FURKAN İÇİM 12B 21 18 16,50 26 12 23,00 1 9 -1,25 48 39 38,25 264,745 3 4 4100 158,970 10 23 51565 188,548 6 9 28373

4 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 14 16 10,00 20 5 18,75 34 21 28,75 239,018 4 6 7757 168,110 4 13 46041 177,165 8 11 34743

5 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 14 9 11,75 23 10 20,50 37 19 32,25 229,893 5 7 9654 147,800 20 38 56651 163,030 15 20 42934

6 0 ZEYNEP DURM  UŞ 12B 13 10 10,50 15 5 13,75 28 15 24,25 212,451 6 8 15719 156,286 13 27 52932 166,909 12 17 40727

7 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 13 12 10,00 15 10 12,50 28 22 22,50 207,248 7 9 18258 156,955 12 26 52604 166,358 13 18 41051

8 0 ENES YİĞİT 12B 13 10 10,50 15 5 13,75 10 0 10,00 6 34 -2,50 44 49 31,75 207,110 8 10 18333 177,473 1 8 38469 189,183 5 8 28036

9 0 ADA ÇELEBİ 12B 10 17 5,75 16 5 14,75 1 1 0,75 27 23 21,25 201,213 9 11 21563 158,401 11 24 51877 154,096 16 25 47864

10 0 SÜMEYRA BAĞSSAT 12B 9 16 5,00 16 2 15,50 8 0 8,00 33 18 28,50 198,800 10 12 22962 176,560 2 9 39006 169,528 11 15 39154

11 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 21 14 17,50 1 3 0,25 22 17 17,75 196,268 11 14 24406 161,050 7 17 50443 194,003 3 6 25422

12 0 ESRA KALKAN 12B 12 25 5,75 19 20 14,00 2 2 1,50 33 47 21,25 192,858 12 16 26440 156,020 16 31 53077 151,440 18 27 49093

13 0 ENES GÜNAL 12B 13 22 7,50 19 14 15,50 0 5 -1,25 32 41 21,75 191,180 13 17 27468 134,398 22 41 59721 135,933 20 35 56430

14 266 MERVE KÖSE 12B 20 6 18,50 3 6 1,50 0 2 -0,50 23 14 19,50 190,308 14 18 27969 154,460 17 33 53887 192,040 4 7 26509

15 0 İLAYDA KANA  R 12B 9 12 6,00 11 5 9,75 20 17 15,75 187,228 15 19 29821 156,286 13 27 52932 152,699 17 26 48497

16 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 14 21 8,75 7 1 6,75 1 1 0,75 22 23 16,25 186,513 16 20 30266 159,733 9 21 51190 164,773 14 19 41971

17 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 16 14 12,50 1 2 0,50 17 16 13,00 182,970 17 21 32552 163,693 6 15 48798 180,935 7 10 32510

18 244 BERİTAN TO *AÇ 12B 16 15 12,25 16 15 12,25 176,356 18 22 36381 156,286 13 27 52932 172,724 9 12 37307

19 264 ONUR ÇİMEN 12B 12 19 7,25 8 8 6,00 1 2 0,50 21 29 13,75 171,770 19 23 39110 150,145 18 36 55824 151,158 19 29 49196

20 2 AVNİ HOCA 12B 9 28 2,00 12 11 9,25 0 4 -1,00 6 34 -2,50 27 77 7,75 169,013 20 25 40669 148,003 19 37 56589 133,423 22 39 57071

21 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 12B 15 19 10,25 4 3 3,25 19 22 13,50 165,418 21 26 42743 160,285 8 19 50852 170,408 10 14 38624

22 0 EMRE ÇAPKU 12B 12 17 7,75 9 11 6,25 21 28 14,00 157,678 22 27 46949 131,553 23 42 60115 133,860 21 37 56958

23 242 YASİN KELEŞ 12B 1 3 0,25 9 4 8,00 10 7 8,25 147,258 23 33 54327 138,995 21 40 58878 117,415 24 43 59796

24 0 SAFA ÇORBAC 12B 7 19 2,25 8 11 5,25 6 34 -2,50 21 64 5,00 139,198 24 38 56971 130,825 24 43 60211 117,648 23 42 59767

25 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 13 22 7,50 7 1 6,75 1 0 1,00 21 23 15,25



12B SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 61873

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,07 4,9 2,9 4,16 7,1 4,1 6,07 7,1 5,9 5,66 25,8 19,3 20,96 188,460 205,710 185,660

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

SINIF: 12B

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



   SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,07 4,9 2,9 4,16 7,1 4,1 6,07 7,1 5,9 5,66 25,8 19,3 20,96 188,360 205,610 185,550

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

SINIF:   

KATILIMLAR

1 263 ENES ACAR   15 18 10,50 4 14 0,50 19 32 11,00 170,923 1 24 39624 157,696 1 25 52370 168,456 1 16 39780

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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12A SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,07 4,9 2,9 4,16 7,1 4,1 6,07 7,1 5,9 5,66 25,8 19,3 20,96 188,360 205,610 185,550

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 ARAFAT KAPTAN 12A 14 7 12,25 23 8 21,00 5 1 4,75 6 8 4,00 48 24 42,00 283,673 1 2 2333 220,280 1 1 19629 228,948 1 1 10429

2 220 ALİM KORKMA 12A 11 6 9,50 6 5 4,75 4 9 1,75 21 20 16,00 198,715 3 13 22998 203,520 2 2 25335 209,018 2 3 18163

3 217 MELİSA GÜLEN 12A 4 2 3,50 6 12 3,00 10 14 6,50 156,165 6 29 47924 186,858 3 3 32989 161,515 5 21 43806

4 2 ELİF TURGUT 12A 7 6 5,50 7 15 3,25 14 21 8,75 148,528 9 32 53954 186,128 4 4 33401 159,873 7 23 44733

5 208 EYLÜL KAY 12A 2 1 1,75 6 3 5,25 8 4 7,00 150,915 7 30 52726 183,710 5 5 34704 151,220 9 28 49201

6 221 MEV ANKORKMA 12A 6 1 5,75 1 7 -0,75 7 8 5,00 148,540 8 31 53947 179,243 6 6 37403 159,875 6 22 44732

7 205 AZRA AKGÜN 12A 1 0 1,00 3 2 2,50 8 16 4,00 12 18 7,50 156,318 5 28 47857 178,138 7 7 38098 155,728 8 24 47048

8 0 HATİCE TATLAAIY 12A 15 10 12,50 21 5 19,75 1 2 0,50 3 8 1,00 40 25 33,75 258,945 2 5 4763 175,138 8 10 39990 196,133 3 5 24309

9 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 11 10 8,50 8 4 7,00 1 0 1,00 2 4 1,00 22 18 17,50 195,555 4 15 24815 168,208 9 12 46109 172,395 4 13 37475

10 0 SAMETCAN TÜSSRK 12A 2 1 1,75 4 15 0,25 6 16 2,00 141,925 11 35 56396 163,293 10 16 49141 142,615 10 30 54212

11 0 AYETULLAH B 12A 0 1 -0,25 2 0 2,00 6 34 -2,50 8 35 -0,75 137,861 15 40 57438 160,536 11 18 50818 138,409 11 31 55701

12 0 EREN DEMİRA  Y 12A 3 2 2,50 1 0 1,00 5 10 2,50 9 12 6,00 146,213 10 34 54885 159,961 12 20 51183 136,414 13 33 56298

13 200 BETÜL KAYA 12A 2 11 -0,75 1 5 -0,25 3 16 -1,00 140,890 13 37 56709 155,780 15 32 53291 133,895 15 36 56985

14 228 EFE BERK DEMİR 12A 1 1 0,75 3 3 2,25 1 4 0,00 5 8 3,00 134,435 16 41 58247 154,438 16 34 54020 136,258 14 34 56341

15 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 3 4 2,00 1 4 0,00 4 8 2,00 131,008 17 42 58881 152,603 17 35 54925 132,708 17 40 57293

16 0 ÖMER ÜLKER 12A 6 34 -2,50 6 34 -2,50 130,693 18 43 58919 146,560 18 39 57136 125,433 18 41 58747
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12B SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,07 4,9 2,9 4,16 7,1 4,1 6,07 7,1 5,9 5,66 25,8 19,3 20,96 188,360 205,610 185,550

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 0 ENES YİĞİT 12B 13 10 10,50 15 5 13,75 10 0 10,00 6 34 -2,50 44 49 31,75 207,110 8 10 18333 177,473 1 8 38537 189,183 5 8 28036

2 0 SÜMEYRA BAĞSSAT 12B 9 16 5,00 16 2 15,50 8 0 8,00 33 18 28,50 198,800 10 12 22962 176,560 2 9 39082 169,528 11 15 39156

3 258 HİLMİ GÜNAY 12B 20 13 16,75 29 9 26,75 5 7 3,25 54 29 46,75 273,963 2 3 3144 167,290 5 14 46717 197,750 2 4 23480

4 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 16 14 12,50 1 2 0,50 17 16 13,00 182,970 17 21 32556 163,693 6 15 48918 180,935 7 10 32510

5 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 21 14 17,50 1 3 0,25 22 17 17,75 196,268 11 14 24406 161,050 7 17 50564 194,003 3 6 25422

6 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 12B 15 19 10,25 4 3 3,25 19 22 13,50 165,418 21 26 42805 160,285 8 19 50973 170,408 10 14 38625

7 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 14 21 8,75 7 1 6,75 1 1 0,75 22 23 16,25 186,513 16 20 30270 159,733 9 21 51311 164,773 14 19 41974

8 250 FURKAN İÇİM 12B 21 18 16,50 26 12 23,00 1 9 -1,25 48 39 38,25 264,745 3 4 4100 158,970 10 23 51686 188,548 6 9 28373

9 0 ADA ÇELEBİ 12B 10 17 5,75 16 5 14,75 1 1 0,75 27 23 21,25 201,213 9 11 21563 158,401 11 24 51998 154,096 16 25 47884

10 0 ESRA KALKAN 12B 12 25 5,75 19 20 14,00 2 2 1,50 33 47 21,25 192,858 12 16 26440 156,020 16 31 53198 151,440 18 27 49117

11 266 MERVE KÖSE 12B 20 6 18,50 3 6 1,50 0 2 -0,50 23 14 19,50 190,308 14 18 27969 154,460 17 33 54008 192,040 4 7 26509

12 264 ONUR ÇİMEN 12B 12 19 7,25 8 8 6,00 1 2 0,50 21 29 13,75 171,770 19 23 39144 150,145 18 36 55945 151,158 19 29 49220

13 2 AVNİ HOCA 12B 9 28 2,00 12 11 9,25 0 4 -1,00 6 34 -2,50 27 77 7,75 169,013 20 25 40718 148,003 19 37 56710 133,423 22 39 57107

14 0 ENES GÜNAL 12B 13 22 7,50 19 14 15,50 0 5 -1,25 32 41 21,75 191,180 13 17 27468 134,398 22 41 59842 135,933 20 35 56466

15 0 SAFA ÇORBAC 12B 7 19 2,25 8 11 5,25 6 34 -2,50 21 64 5,00 139,198 24 38 57169 130,825 24 43 60332 117,648 23 42 59803

16 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 13 22 7,50 7 1 6,75 1 0 1,00 21 23 15,25

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,05 4,9 2,9 4,15 7,1 4,1 6,05 7,1 5,9 5,64 25,7 19,4 20,89 188,360 205,610 185,550

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

KATILIMLAR

1 0 ARAFAT KAPTAN 12A 14 7 12,25 23 8 21,00 5 1 4,75 6 8 4,00 48 24 42,00 283,673 1 2 2333 220,280 1 1 19629 228,948 1 1 10429

2 220 ALİM KORKMA 12A 11 6 9,50 6 5 4,75 4 9 1,75 21 20 16,00 198,715 3 13 22998 203,520 2 2 25335 209,018 2 3 18163

3 217 MELİSA GÜLEN 12A 4 2 3,50 6 12 3,00 10 14 6,50 156,165 6 29 47924 186,858 3 3 32989 161,515 5 21 43806

4 2 ELİF TURGUT 12A 7 6 5,50 7 15 3,25 14 21 8,75 148,528 9 32 53954 186,128 4 4 33401 159,873 7 23 44733

5 208 EYLÜL KAY 12A 2 1 1,75 6 3 5,25 8 4 7,00 150,915 7 30 52726 183,710 5 5 34704 151,220 9 28 49201

6 221 MEV ANKORKMA 12A 6 1 5,75 1 7 -0,75 7 8 5,00 148,540 8 31 53947 179,243 6 6 37403 159,875 6 22 44732

7 205 AZRA AKGÜN 12A 1 0 1,00 3 2 2,50 8 16 4,00 12 18 7,50 156,318 5 28 47857 178,138 7 7 38098 155,728 8 24 47048

8 0 ENES YİĞİT 12B 13 10 10,50 15 5 13,75 10 0 10,00 6 34 -2,50 44 49 31,75 207,110 8 10 18333 177,473 1 8 38537 189,183 5 8 28036

9 0 SÜMEYRA BAĞSSAT 12B 9 16 5,00 16 2 15,50 8 0 8,00 33 18 28,50 198,800 10 12 22962 176,560 2 9 39082 169,528 11 15 39156

10 0 HATİCE TATLAAIY 12A 15 10 12,50 21 5 19,75 1 2 0,50 3 8 1,00 40 25 33,75 258,945 2 5 4763 175,138 8 10 39990 196,133 3 5 24309

11 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 11 10 8,50 8 4 7,00 1 0 1,00 2 4 1,00 22 18 17,50 195,555 4 15 24815 168,208 9 12 46109 172,395 4 13 37475

12 258 HİLMİ GÜNAY 12B 20 13 16,75 29 9 26,75 5 7 3,25 54 29 46,75 273,963 2 3 3144 167,290 5 14 46717 197,750 2 4 23480

13 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 16 14 12,50 1 2 0,50 17 16 13,00 182,970 17 21 32556 163,693 6 15 48918 180,935 7 10 32510

14 0 SAMETCAN TÜSSRK 12A 2 1 1,75 4 15 0,25 6 16 2,00 141,925 11 35 56396 163,293 10 16 49141 142,615 10 30 54212

15 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 21 14 17,50 1 3 0,25 22 17 17,75 196,268 11 14 24406 161,050 7 17 50564 194,003 3 6 25422

16 0 AYETULLAH B 12A 0 1 -0,25 2 0 2,00 6 34 -2,50 8 35 -0,75 137,861 15 40 57438 160,536 11 18 50818 138,409 11 31 55701

17 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 12B 15 19 10,25 4 3 3,25 19 22 13,50 165,418 21 26 42805 160,285 8 19 50973 170,408 10 14 38625

18 0 EREN DEMİRA  Y 12A 3 2 2,50 1 0 1,00 5 10 2,50 9 12 6,00 146,213 10 34 54885 159,961 12 20 51183 136,414 13 33 56298

19 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 14 21 8,75 7 1 6,75 1 1 0,75 22 23 16,25 186,513 16 20 30270 159,733 9 21 51311 164,773 14 19 41974

20 250 FURKAN İÇİM 12B 21 18 16,50 26 12 23,00 1 9 -1,25 48 39 38,25 264,745 3 4 4100 158,970 10 23 51686 188,548 6 9 28373

21 0 ADA ÇELEBİ 12B 10 17 5,75 16 5 14,75 1 1 0,75 27 23 21,25 201,213 9 11 21563 158,401 11 24 51998 154,096 16 25 47884

22 263 ENES ACAR   15 18 10,50 4 14 0,50 19 32 11,00 170,923 1 24 39624 157,696 1 25 52370 168,456 1 16 39780

23 0 ESRA KALKAN 12B 12 25 5,75 19 20 14,00 2 2 1,50 33 47 21,25 192,858 12 16 26440 156,020 16 31 53198 151,440 18 27 49117

24 200 BETÜL KAYA 12A 2 11 -0,75 1 5 -0,25 3 16 -1,00 140,890 13 37 56709 155,780 15 32 53291 133,895 15 36 56985

25 266 MERVE KÖSE 12B 20 6 18,50 3 6 1,50 0 2 -0,50 23 14 19,50 190,308 14 18 27969 154,460 17 33 54008 192,040 4 7 26509

26 228 EFE BERK DEMİR 12A 1 1 0,75 3 3 2,25 1 4 0,00 5 8 3,00 134,435 16 41 58247 154,438 16 34 54020 136,258 14 34 56341

27 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 3 4 2,00 1 4 0,00 4 8 2,00 131,008 17 42 58881 152,603 17 35 54925 132,708 17 40 57293

28 264 ONUR ÇİMEN 12B 12 19 7,25 8 8 6,00 1 2 0,50 21 29 13,75 171,770 19 23 39144 150,145 18 36 55945 151,158 19 29 49220

29 2 AVNİ HOCA 12B 9 28 2,00 12 11 9,25 0 4 -1,00 6 34 -2,50 27 77 7,75 169,013 20 25 40718 148,003 19 37 56710 133,423 22 39 57107

30 0 ÖMER ÜLKER 12A 6 34 -2,50 6 34 -2,50 130,693 18 43 58919 146,560 18 39 57136 125,433 18 41 58747
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,05 4,9 2,9 4,15 7,1 4,1 6,05 7,1 5,9 5,64 25,7 19,4 20,89 188,360 205,610 185,550

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

KATILIMLAR

31 0 ENES GÜNAL 12B 13 22 7,50 19 14 15,50 0 5 -1,25 32 41 21,75 191,180 13 17 27468 134,398 22 41 59842 135,933 20 35 56466

32 0 SAFA ÇORBAC 12B 7 19 2,25 8 11 5,25 6 34 -2,50 21 64 5,00 139,198 24 38 57169 130,825 24 43 60332 117,648 23 42 59803

33 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 13 22 7,50 7 1 6,75 1 0 1,00 21 23 15,25

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,05 4,9 2,9 4,15 7,1 4,1 6,05 7,1 5,9 5,64 25,7 19,4 20,89 188,360 205,610 185,550

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

KATILIMLAR

1 0 ARAFAT KAPTAN 12A 14 7 12,25 23 8 21,00 5 1 4,75 6 8 4,00 48 24 42,00 283,673 1 2 2333 220,280 1 1 19629 228,948 1 1 10429

2 262 SALİM ŞEN 12B 24 12 21,00 30 9 27,75 54 21 48,75 305,715 1 1 1105 173,873 3 11 40777 217,573 1 2 14662

3 220 ALİM KORKMA 12A 11 6 9,50 6 5 4,75 4 9 1,75 21 20 16,00 198,715 3 13 22998 203,520 2 2 25335 209,018 2 3 18163

4 258 HİLMİ GÜNAY 12B 20 13 16,75 29 9 26,75 5 7 3,25 54 29 46,75 273,963 2 3 3144 167,290 5 14 46717 197,750 2 4 23480

5 0 HATİCE TATLAAIY 12A 15 10 12,50 21 5 19,75 1 2 0,50 3 8 1,00 40 25 33,75 258,945 2 5 4763 175,138 8 10 39990 196,133 3 5 24309

6 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 21 14 17,50 1 3 0,25 22 17 17,75 196,268 11 14 24406 161,050 7 17 50564 194,003 3 6 25422

7 266 MERVE KÖSE 12B 20 6 18,50 3 6 1,50 0 2 -0,50 23 14 19,50 190,308 14 18 27969 154,460 17 33 54008 192,040 4 7 26509

8 0 ENES YİĞİT 12B 13 10 10,50 15 5 13,75 10 0 10,00 6 34 -2,50 44 49 31,75 207,110 8 10 18333 177,473 1 8 38537 189,183 5 8 28036

9 250 FURKAN İÇİM 12B 21 18 16,50 26 12 23,00 1 9 -1,25 48 39 38,25 264,745 3 4 4100 158,970 10 23 51686 188,548 6 9 28373

10 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 16 14 12,50 1 2 0,50 17 16 13,00 182,970 17 21 32556 163,693 6 15 48918 180,935 7 10 32510

11 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 14 16 10,00 20 5 18,75 34 21 28,75 239,018 4 6 7757 168,110 4 13 46154 177,165 8 11 34743

12 244 BERİTAN TO *AÇ 12B 16 15 12,25 16 15 12,25 176,356 18 22 36391 156,286 13 27 53053 172,724 9 12 37308

13 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 11 10 8,50 8 4 7,00 1 0 1,00 2 4 1,00 22 18 17,50 195,555 4 15 24815 168,208 9 12 46109 172,395 4 13 37475

14 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 12B 15 19 10,25 4 3 3,25 19 22 13,50 165,418 21 26 42805 160,285 8 19 50973 170,408 10 14 38625

15 0 SÜMEYRA BAĞSSAT 12B 9 16 5,00 16 2 15,50 8 0 8,00 33 18 28,50 198,800 10 12 22962 176,560 2 9 39082 169,528 11 15 39156

16 263 ENES ACAR   15 18 10,50 4 14 0,50 19 32 11,00 170,923 1 24 39624 157,696 1 25 52370 168,456 1 16 39780

17 0 ZEYNEP DURM  UŞ 12B 13 10 10,50 15 5 13,75 28 15 24,25 212,451 6 8 15719 156,286 13 27 53053 166,909 12 17 40729

18 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 13 12 10,00 15 10 12,50 28 22 22,50 207,248 7 9 18258 156,955 12 26 52725 166,358 13 18 41053

19 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 14 21 8,75 7 1 6,75 1 1 0,75 22 23 16,25 186,513 16 20 30270 159,733 9 21 51311 164,773 14 19 41974

20 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 14 9 11,75 23 10 20,50 37 19 32,25 229,893 5 7 9654 147,800 20 38 56772 163,030 15 20 42940

21 217 MELİSA GÜLEN 12A 4 2 3,50 6 12 3,00 10 14 6,50 156,165 6 29 47924 186,858 3 3 32989 161,515 5 21 43806

22 221 MEV ANKORKMA 12A 6 1 5,75 1 7 -0,75 7 8 5,00 148,540 8 31 53947 179,243 6 6 37403 159,875 6 22 44732

23 2 ELİF TURGUT 12A 7 6 5,50 7 15 3,25 14 21 8,75 148,528 9 32 53954 186,128 4 4 33401 159,873 7 23 44733

24 205 AZRA AKGÜN 12A 1 0 1,00 3 2 2,50 8 16 4,00 12 18 7,50 156,318 5 28 47857 178,138 7 7 38098 155,728 8 24 47048

25 0 ADA ÇELEBİ 12B 10 17 5,75 16 5 14,75 1 1 0,75 27 23 21,25 201,213 9 11 21563 158,401 11 24 51998 154,096 16 25 47884

26 0 İLAYDA KANA  R 12B 9 12 6,00 11 5 9,75 20 17 15,75 187,228 15 19 29824 156,286 13 27 53053 152,699 17 26 48520

27 0 ESRA KALKAN 12B 12 25 5,75 19 20 14,00 2 2 1,50 33 47 21,25 192,858 12 16 26440 156,020 16 31 53198 151,440 18 27 49117

28 208 EYLÜL KAY 12A 2 1 1,75 6 3 5,25 8 4 7,00 150,915 7 30 52726 183,710 5 5 34704 151,220 9 28 49201

29 264 ONUR ÇİMEN 12B 12 19 7,25 8 8 6,00 1 2 0,50 21 29 13,75 171,770 19 23 39144 150,145 18 36 55945 151,158 19 29 49220

30 0 SAMETCAN TÜSSRK 12A 2 1 1,75 4 15 0,25 6 16 2,00 141,925 11 35 56396 163,293 10 16 49141 142,615 10 30 54212

                                                1 / 2



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,05 4,9 2,9 4,15 7,1 4,1 6,05 7,1 5,9 5,64 25,7 19,4 20,89 188,360 205,610 185,550

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

KATILIMLAR

31 0 AYETULLAH B 12A 0 1 -0,25 2 0 2,00 6 34 -2,50 8 35 -0,75 137,861 15 40 57438 160,536 11 18 50818 138,409 11 31 55701

32 0 EREN DEMİRA  Y 12A 3 2 2,50 1 0 1,00 5 10 2,50 9 12 6,00 146,213 10 34 54885 159,961 12 20 51183 136,414 13 33 56298

33 228 EFE BERK DEMİR 12A 1 1 0,75 3 3 2,25 1 4 0,00 5 8 3,00 134,435 16 41 58247 154,438 16 34 54020 136,258 14 34 56341

34 0 ENES GÜNAL 12B 13 22 7,50 19 14 15,50 0 5 -1,25 32 41 21,75 191,180 13 17 27468 134,398 22 41 59842 135,933 20 35 56466

35 200 BETÜL KAYA 12A 2 11 -0,75 1 5 -0,25 3 16 -1,00 140,890 13 37 56709 155,780 15 32 53291 133,895 15 36 56985

36 0 EMRE ÇAPKU 12B 12 17 7,75 9 11 6,25 21 28 14,00 157,678 22 27 47069 131,553 23 42 60236 133,860 21 37 56994

37 2 AVNİ HOCA 12B 9 28 2,00 12 11 9,25 0 4 -1,00 6 34 -2,50 27 77 7,75 169,013 20 25 40718 148,003 19 37 56710 133,423 22 39 57107

38 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 3 4 2,00 1 4 0,00 4 8 2,00 131,008 17 42 58881 152,603 17 35 54925 132,708 17 40 57293

39 0 SAFA ÇORBAC 12B 7 19 2,25 8 11 5,25 6 34 -2,50 21 64 5,00 139,198 24 38 57169 130,825 24 43 60332 117,648 23 42 59803

40 242 YASİN KELEŞ 12B 1 3 0,25 9 4 8,00 10 7 8,25 147,258 23 33 54501 138,995 21 40 58999 117,415 24 43 59832

41 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 13 22 7,50 7 1 6,75 1 0 1,00 21 23 15,25
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   SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,05 4,9 2,9 4,15 7,1 4,1 6,05 7,1 5,9 5,64 25,7 19,4 20,89 188,360 205,610 185,550

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

SINIF:   

KATILIMLAR

1 263 ENES ACAR   15 18 10,50 4 14 0,50 19 32 11,00 170,923 1 24 39624 157,696 1 25 52370 168,456 1 16 39780

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,05 4,9 2,9 4,15 7,1 4,1 6,05 7,1 5,9 5,64 25,7 19,4 20,89 188,360 205,610 185,550

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 ARAFAT KAPTAN 12A 14 7 12,25 23 8 21,00 5 1 4,75 6 8 4,00 48 24 42,00 283,673 1 2 2333 220,280 1 1 19629 228,948 1 1 10429

2 220 ALİM KORKMA 12A 11 6 9,50 6 5 4,75 4 9 1,75 21 20 16,00 198,715 3 13 22998 203,520 2 2 25335 209,018 2 3 18163

3 0 HATİCE TATLAAIY 12A 15 10 12,50 21 5 19,75 1 2 0,50 3 8 1,00 40 25 33,75 258,945 2 5 4763 175,138 8 10 39990 196,133 3 5 24309

4 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 11 10 8,50 8 4 7,00 1 0 1,00 2 4 1,00 22 18 17,50 195,555 4 15 24815 168,208 9 12 46109 172,395 4 13 37475

5 217 MELİSA GÜLEN 12A 4 2 3,50 6 12 3,00 10 14 6,50 156,165 6 29 47924 186,858 3 3 32989 161,515 5 21 43806

6 221 MEV ANKORKMA 12A 6 1 5,75 1 7 -0,75 7 8 5,00 148,540 8 31 53947 179,243 6 6 37403 159,875 6 22 44732

7 2 ELİF TURGUT 12A 7 6 5,50 7 15 3,25 14 21 8,75 148,528 9 32 53954 186,128 4 4 33401 159,873 7 23 44733

8 205 AZRA AKGÜN 12A 1 0 1,00 3 2 2,50 8 16 4,00 12 18 7,50 156,318 5 28 47857 178,138 7 7 38098 155,728 8 24 47048

9 208 EYLÜL KAY 12A 2 1 1,75 6 3 5,25 8 4 7,00 150,915 7 30 52726 183,710 5 5 34704 151,220 9 28 49201

10 0 SAMETCAN TÜSSRK 12A 2 1 1,75 4 15 0,25 6 16 2,00 141,925 11 35 56396 163,293 10 16 49141 142,615 10 30 54212

11 0 AYETULLAH B 12A 0 1 -0,25 2 0 2,00 6 34 -2,50 8 35 -0,75 137,861 15 40 57438 160,536 11 18 50818 138,409 11 31 55701

12 0 EREN DEMİRA  Y 12A 3 2 2,50 1 0 1,00 5 10 2,50 9 12 6,00 146,213 10 34 54885 159,961 12 20 51183 136,414 13 33 56298

13 228 EFE BERK DEMİR 12A 1 1 0,75 3 3 2,25 1 4 0,00 5 8 3,00 134,435 16 41 58247 154,438 16 34 54020 136,258 14 34 56341

14 200 BETÜL KAYA 12A 2 11 -0,75 1 5 -0,25 3 16 -1,00 140,890 13 37 56709 155,780 15 32 53291 133,895 15 36 56985

15 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 3 4 2,00 1 4 0,00 4 8 2,00 131,008 17 42 58881 152,603 17 35 54925 132,708 17 40 57293

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,05 4,9 2,9 4,15 7,1 4,1 6,05 7,1 5,9 5,64 25,7 19,4 20,89 188,360 205,610 185,550

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 262 SALİM ŞEN 12B 24 12 21,00 30 9 27,75 54 21 48,75 305,715 1 1 1105 173,873 3 11 40777 217,573 1 2 14662

2 258 HİLMİ GÜNAY 12B 20 13 16,75 29 9 26,75 5 7 3,25 54 29 46,75 273,963 2 3 3144 167,290 5 14 46717 197,750 2 4 23480

3 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 21 14 17,50 1 3 0,25 22 17 17,75 196,268 11 14 24406 161,050 7 17 50564 194,003 3 6 25422

4 266 MERVE KÖSE 12B 20 6 18,50 3 6 1,50 0 2 -0,50 23 14 19,50 190,308 14 18 27969 154,460 17 33 54008 192,040 4 7 26509

5 0 ENES YİĞİT 12B 13 10 10,50 15 5 13,75 10 0 10,00 6 34 -2,50 44 49 31,75 207,110 8 10 18333 177,473 1 8 38537 189,183 5 8 28036

6 250 FURKAN İÇİM 12B 21 18 16,50 26 12 23,00 1 9 -1,25 48 39 38,25 264,745 3 4 4100 158,970 10 23 51686 188,548 6 9 28373

7 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 16 14 12,50 1 2 0,50 17 16 13,00 182,970 17 21 32556 163,693 6 15 48918 180,935 7 10 32510

8 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 14 16 10,00 20 5 18,75 34 21 28,75 239,018 4 6 7757 168,110 4 13 46154 177,165 8 11 34743

9 244 BERİTAN TO *AÇ 12B 16 15 12,25 16 15 12,25 176,356 18 22 36391 156,286 13 27 53053 172,724 9 12 37308

10 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 12B 15 19 10,25 4 3 3,25 19 22 13,50 165,418 21 26 42805 160,285 8 19 50973 170,408 10 14 38625

11 0 SÜMEYRA BAĞSSAT 12B 9 16 5,00 16 2 15,50 8 0 8,00 33 18 28,50 198,800 10 12 22962 176,560 2 9 39082 169,528 11 15 39156

12 0 ZEYNEP DURM  UŞ 12B 13 10 10,50 15 5 13,75 28 15 24,25 212,451 6 8 15719 156,286 13 27 53053 166,909 12 17 40729

13 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 13 12 10,00 15 10 12,50 28 22 22,50 207,248 7 9 18258 156,955 12 26 52725 166,358 13 18 41053

14 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 14 21 8,75 7 1 6,75 1 1 0,75 22 23 16,25 186,513 16 20 30270 159,733 9 21 51311 164,773 14 19 41974

15 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 14 9 11,75 23 10 20,50 37 19 32,25 229,893 5 7 9654 147,800 20 38 56772 163,030 15 20 42940

16 0 ADA ÇELEBİ 12B 10 17 5,75 16 5 14,75 1 1 0,75 27 23 21,25 201,213 9 11 21563 158,401 11 24 51998 154,096 16 25 47884

17 0 İLAYDA KANA  R 12B 9 12 6,00 11 5 9,75 20 17 15,75 187,228 15 19 29824 156,286 13 27 53053 152,699 17 26 48520

18 0 ESRA KALKAN 12B 12 25 5,75 19 20 14,00 2 2 1,50 33 47 21,25 192,858 12 16 26440 156,020 16 31 53198 151,440 18 27 49117

19 264 ONUR ÇİMEN 12B 12 19 7,25 8 8 6,00 1 2 0,50 21 29 13,75 171,770 19 23 39144 150,145 18 36 55945 151,158 19 29 49220

20 0 ENES GÜNAL 12B 13 22 7,50 19 14 15,50 0 5 -1,25 32 41 21,75 191,180 13 17 27468 134,398 22 41 59842 135,933 20 35 56466

21 0 EMRE ÇAPKU 12B 12 17 7,75 9 11 6,25 21 28 14,00 157,678 22 27 47069 131,553 23 42 60236 133,860 21 37 56994

22 2 AVNİ HOCA 12B 9 28 2,00 12 11 9,25 0 4 -1,00 6 34 -2,50 27 77 7,75 169,013 20 25 40718 148,003 19 37 56710 133,423 22 39 57107

23 0 SAFA ÇORBAC 12B 7 19 2,25 8 11 5,25 6 34 -2,50 21 64 5,00 139,198 24 38 57169 130,825 24 43 60332 117,648 23 42 59803

24 242 YASİN KELEŞ 12B 1 3 0,25 9 4 8,00 10 7 8,25 147,258 23 33 54501 138,995 21 40 58999 117,415 24 43 59832

25 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 13 22 7,50 7 1 6,75 1 0 1,00 21 23 15,25



12B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 6,7 6,5 5,05 4,9 2,9 4,15 7,1 4,1 6,05 7,1 5,9 5,64 25,7 19,4 20,89 188,360 205,610 185,550

Okul Ortalaması 9,3 10,1 6,76 8,4 4,0 7,40 2,1 2,2 1,51 1,9 6,6 0,27 21,7 22,9 15,94 179,670 158,890 157,680

SINIF: 12B

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,09 1,45 0,73 2,33 2,57 1,69 2,25 1,43 1,89 1,00 1,07 0,74 1,51 0,94 1,28 1,48 1,13 1,20 0,66 0,27 0,59 0,60 0,24 0,54 0,61 0,33 0,53 0,01 0,01 0,00 11,549,44 9,19 188,4 205,6 185,6

Okul Ortalaması 1,34 2,48 0,72 2,68 4,36 1,59 3,57 1,77 3,12 1,68 1,43 1,32 3,32 0,98 3,07 2,30 1,70 1,87 0,84 0,36 0,75 0,77 0,36 0,68 1,18 0,61 1,03 0,00 0,00 0,00 17,6814,05 14,15 179,7 158,9 157,7

SINIF:   

KATILIMLAR

1 263 ENES ACAR   2 4 1,00 4 10 1,50 6 3 5,25 3 1 2,75 15 18 10,50 170,9 39624 157,7 52370 168,5 39780

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,09 1,45 0,73 2,33 2,57 1,69 2,25 1,43 1,89 1,00 1,07 0,74 1,51 0,94 1,28 1,48 1,13 1,20 0,66 0,27 0,59 0,60 0,24 0,54 0,61 0,33 0,53 0,01 0,01 0,00 11,549,44 9,19 188,4 205,6 185,6

Okul Ortalaması 1,34 2,48 0,72 2,68 4,36 1,59 3,57 1,77 3,12 1,68 1,43 1,32 3,32 0,98 3,07 2,30 1,70 1,87 0,84 0,36 0,75 0,77 0,36 0,68 1,18 0,61 1,03 0,00 0,00 0,00 17,6814,05 14,15 179,7 158,9 157,7

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 ARAFAT KAPTAN 12A 2 3 1,25 2 2 1,50 8 1 7,75 2 1 1,75 7 3 6,25 5 3 4,25 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 37 15 33,25 283,7 2333 220,3 19629 228,9 10429

2 0 HATİCE TATLAAIY 12A 2 3 1,25 4 3 3,25 6 4 5,00 3 0 3,00 5 2 4,50 7 2 6,50 4 0 4,00 4 0 4,00 1 1 0,75 36 15 32,25 258,9 4763 175,1 39990 196,1 24309

3 220 ALİM KORKMA 12A 2 3 1,25 1 0 1,00 6 2 5,50 2 1 1,75 11 6 9,50 198,7 22998 203,5 25335 209,0 18163

4 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 3 3 2,25 3 4 2,00 4 3 3,25 1 0 1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 19 14 15,50 195,6 24815 168,2 46109 172,4 37475

5 205 AZRA AKGÜN 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 156,3 47857 178,1 38098 155,7 47048

6 0 EREN DEMİRA  Y 12A 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 146,2 54885 160,0 51183 136,4 56298

7 0 AYETULLAH B 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25 137,9 57438 160,5 50818 138,4 55701

8 228 EFE BERK DEMİR 12A 1 1 0,75 1 1 0,75 134,4 58247 154,4 54020 136,3 56341

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,09 1,45 0,73 2,33 2,57 1,69 2,25 1,43 1,89 1,00 1,07 0,74 1,51 0,94 1,28 1,48 1,13 1,20 0,66 0,27 0,59 0,60 0,24 0,54 0,61 0,33 0,53 0,01 0,01 0,00 11,549,44 9,19 188,4 205,6 185,6

Okul Ortalaması 1,34 2,48 0,72 2,68 4,36 1,59 3,57 1,77 3,12 1,68 1,43 1,32 3,32 0,98 3,07 2,30 1,70 1,87 0,84 0,36 0,75 0,77 0,36 0,68 1,18 0,61 1,03 0,00 0,00 0,00 17,6814,05 14,15 179,7 158,9 157,7

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 262 SALİM ŞEN 12B 4 2 3,50 8 6 6,50 8 2 7,50 4 2 3,50 9 2 8,50 9 2 8,50 5 0 5,00 4 2 3,50 3 3 2,25 54 21 48,75 305,7 1105 173,9 40777 217,6 14662

2 258 HİLMİ GÜNAY 12B 3 2 2,50 5 8 3,00 8 2 7,50 4 1 3,75 9 2 8,50 9 2 8,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 3 2,25 49 22 43,50 274,0 3144 167,3 46717 197,8 23480

3 250 FURKAN İÇİM 12B 2 4 1,00 10 7 8,25 6 4 5,00 3 3 2,25 8 3 7,25 7 4 6,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 2 3,50 47 30 39,50 264,7 4100 159,0 51686 188,5 28373

4 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 2 4 1,00 3 8 1,00 6 2 5,50 3 2 2,50 8 0 8,00 6 2 5,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 34 21 28,75 239,0 7757 168,1 46154 177,2 34743

5 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 2 3 1,25 1 4 0,00 8 0 8,00 3 2 2,50 6 3 5,25 5 5 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 37 19 32,25 229,9 9654 147,8 56772 163,0 42940

6 0 ZEYNEP DURM  UŞ 12B 1 4 0,00 3 2 2,50 5 2 4,50 4 2 3,50 7 0 7,00 3 4 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 28 15 24,25 212,5 15719 156,3 53053 166,9 40729

7 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 2 4 1,00 3 6 1,50 6 0 6,00 2 2 1,50 6 2 5,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 28 22 22,50 207,2 18258 157,0 52725 166,4 41053

8 0 ENES YİĞİT 12B 1 4 0,00 3 2 2,50 5 2 4,50 4 2 3,50 7 0 7,00 3 4 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 28 15 24,25 207,1 18333 177,5 38537 189,2 28036

9 0 ADA ÇELEBİ 12B 1 4 0,00 3 7 1,25 4 3 3,25 2 3 1,25 9 0 9,00 3 3 2,25 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 26 22 20,50 201,2 21563 158,4 51998 154,1 47884

10 0 SÜMEYRA BAĞSSAT 12B 2 4 1,00 2 6 0,50 3 3 2,25 2 3 1,25 8 0 8,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 25 18 20,50 198,8 22962 176,6 39082 169,5 39156

11 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 3 3 2,25 6 8 4,00 8 1 7,75 4 2 3,50 21 14 17,50 196,3 24406 161,1 50564 194,0 25422

12 0 ESRA KALKAN 12B 3 3 2,25 6 10 3,50 2 8 0,00 1 4 0,00 7 4 6,00 4 7 2,25 1 5 -0,25 4 2 3,50 3 2 2,50 31 45 19,75 192,9 26440 156,0 53198 151,4 49117

13 0 ENES GÜNAL 12B 1 5 -0,25 1 12 -2,00 6 4 5,00 5 1 4,75 8 3 7,25 8 3 7,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 32 36 23,00 191,2 27468 134,4 59842 135,9 56466

14 266 MERVE KÖSE 12B 4 1 3,75 9 3 8,25 3 1 2,75 4 1 3,75 20 6 18,50 190,3 27969 154,5 54008 192,0 26509

15 0 İLAYDA KANA  R 12B 2 4 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 2 4,50 5 3 4,25 1 0 1,00 20 17 15,75 187,2 29824 156,3 53053 152,7 48520

16 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 1 5 -0,25 7 7 5,25 4 5 2,75 2 4 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 21 22 15,50 186,5 30270 159,7 51311 164,8 41974

17 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 3 3 2,25 4 5 2,75 7 2 6,50 2 4 1,00 16 14 12,50 183,0 32556 163,7 48918 180,9 32510

18 244 BERİTAN TO *AÇ 12B 3 3 2,25 8 8 6,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 16 15 12,25 176,4 36391 156,3 53053 172,7 37308

19 264 ONUR ÇİMEN 12B 1 4 0,00 2 9 -0,25 7 2 6,50 2 4 1,00 4 4 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 20 27 13,25 171,8 39144 150,1 55945 151,2 49220

20 2 AVNİ HOCA 12B 1 5 -0,25 2 16 -2,00 4 4 3,00 2 3 1,25 8 3 7,25 4 6 2,50 0 2 -0,50 21 39 11,25 169,0 40718 148,0 56710 133,4 57107

21 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA12B 2 4 1,00 3 9 0,75 7 3 6,25 3 3 2,25 15 19 10,25 165,4 42805 160,3 50973 170,4 38625

22 0 EMRE ÇAPKU 12B 0 3 -0,75 5 7 3,25 4 4 3,00 3 3 2,25 5 3 4,25 2 4 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 21 28 14,00 157,7 47069 131,6 60236 133,9 56994

23 242 YASİN KELEŞ 12B 1 3 0,25 5 0 5,00 4 4 3,00 10 7 8,25 147,3 54501 139,0 58999 117,4 59832

24 0 SAFA ÇORBAC 12B 1 5 -0,25 1 13 -2,25 5 1 4,75 5 4 4,00 3 7 1,25 15 30 7,50 139,2 57169 130,8 60332 117,6 59803

25 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 1 5 -0,25 7 7 5,25 3 6 1,50 2 4 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 20 23 14,25



12B SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,09 1,45 0,73 2,33 2,57 1,69 2,25 1,43 1,89 1,00 1,07 0,74 1,51 0,94 1,28 1,48 1,13 1,20 0,66 0,27 0,59 0,60 0,24 0,54 0,61 0,33 0,53 0,01 0,01 0,00 11,549,44 9,19 188,4 205,6 185,6

Okul Ortalaması 1,34 2,48 0,72 2,68 4,36 1,59 3,57 1,77 3,12 1,68 1,43 1,32 3,32 0,98 3,07 2,30 1,70 1,87 0,84 0,36 0,75 0,77 0,36 0,68 1,18 0,61 1,03 0,00 0,00 0,00 17,6814,05 14,15 179,7 158,9 157,7

SINIF: 12B

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,09 1,45 0,73 2,33 2,57 1,69 2,25 1,43 1,89 1,00 1,07 0,74 1,51 0,94 1,28 1,48 1,13 1,20 0,66 0,27 0,59 0,60 0,24 0,54 0,61 0,33 0,53 0,01 0,01 0,00 11,549,44 9,19 188,4 205,6 185,6

Okul Ortalaması 1,34 2,48 0,72 2,68 4,36 1,59 3,57 1,77 3,12 1,68 1,43 1,32 3,32 0,98 3,07 2,30 1,70 1,87 0,84 0,36 0,75 0,77 0,36 0,68 1,18 0,61 1,03 0,00 0,00 0,00 17,6814,05 14,15 179,7 158,9 157,7

KATILIMLAR

1 262 SALİM ŞEN 12B 4 2 3,50 8 6 6,50 8 2 7,50 4 2 3,50 9 2 8,50 9 2 8,50 5 0 5,00 4 2 3,50 3 3 2,25 54 21 48,75 305,7 1105 173,9 40777 217,6 14662

2 0 ARAFAT KAPTAN 12A 2 3 1,25 2 2 1,50 8 1 7,75 2 1 1,75 7 3 6,25 5 3 4,25 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 37 15 33,25 283,7 2333 220,3 19629 228,9 10429

3 258 HİLMİ GÜNAY 12B 3 2 2,50 5 8 3,00 8 2 7,50 4 1 3,75 9 2 8,50 9 2 8,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 3 2,25 49 22 43,50 274,0 3144 167,3 46717 197,8 23480

4 250 FURKAN İÇİM 12B 2 4 1,00 10 7 8,25 6 4 5,00 3 3 2,25 8 3 7,25 7 4 6,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 2 3,50 47 30 39,50 264,7 4100 159,0 51686 188,5 28373

5 0 HATİCE TATLAAIY 12A 2 3 1,25 4 3 3,25 6 4 5,00 3 0 3,00 5 2 4,50 7 2 6,50 4 0 4,00 4 0 4,00 1 1 0,75 36 15 32,25 258,9 4763 175,1 39990 196,1 24309

6 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 2 4 1,00 3 8 1,00 6 2 5,50 3 2 2,50 8 0 8,00 6 2 5,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 34 21 28,75 239,0 7757 168,1 46154 177,2 34743

7 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 2 3 1,25 1 4 0,00 8 0 8,00 3 2 2,50 6 3 5,25 5 5 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 37 19 32,25 229,9 9654 147,8 56772 163,0 42940

8 0 ZEYNEP DURM  UŞ 12B 1 4 0,00 3 2 2,50 5 2 4,50 4 2 3,50 7 0 7,00 3 4 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 28 15 24,25 212,5 15719 156,3 53053 166,9 40729

9 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 2 4 1,00 3 6 1,50 6 0 6,00 2 2 1,50 6 2 5,50 5 5 3,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 28 22 22,50 207,2 18258 157,0 52725 166,4 41053

10 0 ENES YİĞİT 12B 1 4 0,00 3 2 2,50 5 2 4,50 4 2 3,50 7 0 7,00 3 4 2,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 28 15 24,25 207,1 18333 177,5 38537 189,2 28036

11 0 ADA ÇELEBİ 12B 1 4 0,00 3 7 1,25 4 3 3,25 2 3 1,25 9 0 9,00 3 3 2,25 1 1 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 26 22 20,50 201,2 21563 158,4 51998 154,1 47884

12 0 SÜMEYRA BAĞSSAT 12B 2 4 1,00 2 6 0,50 3 3 2,25 2 3 1,25 8 0 8,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 25 18 20,50 198,8 22962 176,6 39082 169,5 39156

13 220 ALİM KORKMA 12A 2 3 1,25 1 0 1,00 6 2 5,50 2 1 1,75 11 6 9,50 198,7 22998 203,5 25335 209,0 18163

14 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 3 3 2,25 6 8 4,00 8 1 7,75 4 2 3,50 21 14 17,50 196,3 24406 161,1 50564 194,0 25422

15 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 3 3 2,25 3 4 2,00 4 3 3,25 1 0 1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 19 14 15,50 195,6 24815 168,2 46109 172,4 37475

16 0 ESRA KALKAN 12B 3 3 2,25 6 10 3,50 2 8 0,00 1 4 0,00 7 4 6,00 4 7 2,25 1 5 -0,25 4 2 3,50 3 2 2,50 31 45 19,75 192,9 26440 156,0 53198 151,4 49117

17 0 ENES GÜNAL 12B 1 5 -0,25 1 12 -2,00 6 4 5,00 5 1 4,75 8 3 7,25 8 3 7,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 32 36 23,00 191,2 27468 134,4 59842 135,9 56466

18 266 MERVE KÖSE 12B 4 1 3,75 9 3 8,25 3 1 2,75 4 1 3,75 20 6 18,50 190,3 27969 154,5 54008 192,0 26509

19 0 İLAYDA KANA  R 12B 2 4 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 2 4,50 5 3 4,25 1 0 1,00 20 17 15,75 187,2 29824 156,3 53053 152,7 48520

20 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 1 5 -0,25 7 7 5,25 4 5 2,75 2 4 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 21 22 15,50 186,5 30270 159,7 51311 164,8 41974

21 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 3 3 2,25 4 5 2,75 7 2 6,50 2 4 1,00 16 14 12,50 183,0 32556 163,7 48918 180,9 32510

22 244 BERİTAN TO *AÇ 12B 3 3 2,25 8 8 6,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 16 15 12,25 176,4 36391 156,3 53053 172,7 37308

23 264 ONUR ÇİMEN 12B 1 4 0,00 2 9 -0,25 7 2 6,50 2 4 1,00 4 4 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 20 27 13,25 171,8 39144 150,1 55945 151,2 49220

24 263 ENES ACAR   2 4 1,00 4 10 1,50 6 3 5,25 3 1 2,75 15 18 10,50 170,9 39624 157,7 52370 168,5 39780

25 2 AVNİ HOCA 12B 1 5 -0,25 2 16 -2,00 4 4 3,00 2 3 1,25 8 3 7,25 4 6 2,50 0 2 -0,50 21 39 11,25 169,0 40718 148,0 56710 133,4 57107

26 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA12B 2 4 1,00 3 9 0,75 7 3 6,25 3 3 2,25 15 19 10,25 165,4 42805 160,3 50973 170,4 38625

27 0 EMRE ÇAPKU 12B 0 3 -0,75 5 7 3,25 4 4 3,00 3 3 2,25 5 3 4,25 2 4 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 21 28 14,00 157,7 47069 131,6 60236 133,9 56994

28 205 AZRA AKGÜN 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 156,3 47857 178,1 38098 155,7 47048

29 242 YASİN KELEŞ 12B 1 3 0,25 5 0 5,00 4 4 3,00 10 7 8,25 147,3 54501 139,0 58999 117,4 59832
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,09 1,45 0,73 2,33 2,57 1,69 2,25 1,43 1,89 1,00 1,07 0,74 1,51 0,94 1,28 1,48 1,13 1,20 0,66 0,27 0,59 0,60 0,24 0,54 0,61 0,33 0,53 0,01 0,01 0,00 11,549,44 9,19 188,4 205,6 185,6

Okul Ortalaması 1,34 2,48 0,72 2,68 4,36 1,59 3,57 1,77 3,12 1,68 1,43 1,32 3,32 0,98 3,07 2,30 1,70 1,87 0,84 0,36 0,75 0,77 0,36 0,68 1,18 0,61 1,03 0,00 0,00 0,00 17,6814,05 14,15 179,7 158,9 157,7

KATILIMLAR

30 0 EREN DEMİRA  Y 12A 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 146,2 54885 160,0 51183 136,4 56298

31 0 SAFA ÇORBAC 12B 1 5 -0,25 1 13 -2,25 5 1 4,75 5 4 4,00 3 7 1,25 15 30 7,50 139,2 57169 130,8 60332 117,6 59803

32 0 AYETULLAH B 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25 137,9 57438 160,5 50818 138,4 55701

33 228 EFE BERK DEMİR 12A 1 1 0,75 1 1 0,75 134,4 58247 154,4 54020 136,3 56341

34 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 1 5 -0,25 7 7 5,25 3 6 1,50 2 4 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 20 23 14,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
  12A 12B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  12A 12B
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 5,67 3,46 4,80 1,41 0,63 1,25 2,23 2,48 1,61 2,08 1,53 1,69 2,81 1,86 2,34 14,20 9,96 11,69 188,4 205,6 185,6

Okul Ortalaması 2,07 2,09 1,55 0,00 0,14 -0,03 0,52 2,77 -0,17 0,57 1,55 0,18 0,84 2,32 0,26 4,00 8,87 1,79 179,7 158,9 157,7

KATILIMLAR

1 0 ARAFAT KAPTAN 12A 5 1 4,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 5 1,75 11 9 8,75 283,7 2333 220,3 19629 228,9 10429

2 220 ALİM KORKMA 12A 6 5 4,75 1 4 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 10 14 6,50 198,7 22998 203,5 25335 209,0 18163

3 217 MELİSA GÜLEN 12A 4 2 3,50 2 6 0,50 1 3 0,25 3 3 2,25 10 14 6,50 156,2 47924 186,9 32989 161,5 43806

4 2 ELİF TURGUT 12A 7 5 5,75 0 1 -0,25 2 7 0,25 2 4 1,00 3 4 2,00 14 21 8,75 148,5 53954 186,1 33401 159,9 44733

5 208 EYLÜL KAY 12A 2 1 1,75 4 3 3,25 2 0 2,00 8 4 7,00 150,9 52726 183,7 34704 151,2 49201

6 221 MEV ANKORKMA 12A 6 1 5,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 7 8 5,00 148,5 53947 179,2 37403 159,9 44732

7 205 AZRA AKGÜN 12A 3 2 2,50 1 8 -1,00 1 1 0,75 6 7 4,25 11 18 6,50 156,3 47857 178,1 38098 155,7 47048

8 0 ENES YİĞİT 12B 10 0 10,00 2 12 -1,00 3 10 0,50 1 12 -2,00 16 34 7,50 207,1 18333 177,5 38537 189,2 28036

9 0 SÜMEYRA BAĞSSAT 12B 8 0 8,00 8 0 8,00 198,8 22962 176,6 39082 169,5 39156

10 0 HATİCE TATLAAIY 12A 1 2 0,50 0 6 -1,50 3 2 2,50 4 10 1,50 258,9 4763 175,1 39990 196,1 24309

11 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 1 0 1,00 2 4 1,00 3 4 2,00 195,6 24815 168,2 46109 172,4 37475

12 258 HİLMİ GÜNAY 12B 5 7 3,25 5 7 3,25 274,0 3144 167,3 46717 197,8 23480

13 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 1 2 0,50 1 2 0,50 183,0 32556 163,7 48918 180,9 32510

14 0 SAMETCAN TÜSSRK 12A 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 2 5 0,75 6 16 2,00 141,9 56396 163,3 49141 142,6 54212

15 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 1 3 0,25 1 3 0,25 196,3 24406 161,1 50564 194,0 25422

16 0 AYETULLAH B 12A 2 0 2,00 2 12 -1,00 3 10 0,50 1 12 -2,00 8 34 -0,50 137,9 57438 160,5 50818 138,4 55701

17 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 12B 4 3 3,25 4 3 3,25 165,4 42805 160,3 50973 170,4 38625

18 0 EREN DEMİRA  Y 12A 1 0 1,00 1 6 -0,50 1 1 0,75 3 3 2,25 6 10 3,50 146,2 54885 160,0 51183 136,4 56298

19 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 1 1 0,75 1 1 0,75 186,5 30270 159,7 51311 164,8 41974

20 250 FURKAN İÇİM 12B 1 9 -1,25 1 9 -1,25 264,7 4100 159,0 51686 188,5 28373

21 0 ADA ÇELEBİ 12B 1 1 0,75 1 1 0,75 201,2 21563 158,4 51998 154,1 47884

22 263 ENES ACAR   4 14 0,50 4 14 0,50 170,9 39624 157,7 52370 168,5 39780

23 0 ESRA KALKAN 12B 2 2 1,50 2 2 1,50 192,9 26440 156,0 53198 151,4 49117

24 200 BETÜL KAYA 12A 2 11 -0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 16 -1,00 140,9 56709 155,8 53291 133,9 56985

25 266 MERVE KÖSE 12B 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 8 1,00 190,3 27969 154,5 54008 192,0 26509

26 228 EFE BERK DEMİR 12A 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 7 2,25 134,4 58247 154,4 54020 136,3 56341

27 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 8 2,00 131,0 58881 152,6 54925 132,7 57293

28 264 ONUR ÇİMEN 12B 1 2 0,50 1 2 0,50 171,8 39144 150,1 55945 151,2 49220

29 2 AVNİ HOCA 12B 0 4 -1,00 2 12 -1,00 3 10 0,50 1 12 -2,00 6 38 -3,50 169,0 40718 148,0 56710 133,4 57107
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 5,67 3,46 4,80 1,41 0,63 1,25 2,23 2,48 1,61 2,08 1,53 1,69 2,81 1,86 2,34 14,20 9,96 11,69 188,4 205,6 185,6

Okul Ortalaması 2,07 2,09 1,55 0,00 0,14 -0,03 0,52 2,77 -0,17 0,57 1,55 0,18 0,84 2,32 0,26 4,00 8,87 1,79 179,7 158,9 157,7

KATILIMLAR

30 0 ÖMER ÜLKER 12A 2 12 -1,00 3 10 0,50 1 12 -2,00 6 34 -2,50 130,7 58919 146,6 57136 125,4 58747

31 0 ENES GÜNAL 12B 0 5 -1,25 0 5 -1,25 191,2 27468 134,4 59842 135,9 56466

32 0 SAFA ÇORBAC 12B 2 12 -1,00 3 10 0,50 1 12 -2,00 6 34 -2,50 139,2 57169 130,8 60332 117,6 59803

33 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 1 0 1,00 1 0 1,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
  12A 12B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  12A 12B



   SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 5,67 3,46 4,80 1,41 0,63 1,25 2,23 2,48 1,61 2,08 1,53 1,69 2,81 1,86 2,34 14,20 9,96 11,69 188,4 205,6 185,6

Okul Ortalaması 2,07 2,09 1,55 0,00 0,14 -0,03 0,52 2,77 -0,17 0,57 1,55 0,18 0,84 2,32 0,26 4,00 8,87 1,79 179,7 158,9 157,7

SINIF:   

KATILIMLAR

1 263 ENES ACAR   4 14 0,50 4 14 0,50 170,9 39624 157,7 52370 168,5 39780

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 5,67 3,46 4,80 1,41 0,63 1,25 2,23 2,48 1,61 2,08 1,53 1,69 2,81 1,86 2,34 14,20 9,96 11,69 188,4 205,6 185,6

Okul Ortalaması 2,07 2,09 1,55 0,00 0,14 -0,03 0,52 2,77 -0,17 0,57 1,55 0,18 0,84 2,32 0,26 4,00 8,87 1,79 179,7 158,9 157,7

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 ARAFAT KAPTAN 12A 5 1 4,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 5 1,75 11 9 8,75 283,7 2333 220,3 19629 228,9 10429

2 220 ALİM KORKMA 12A 6 5 4,75 1 4 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 10 14 6,50 198,7 22998 203,5 25335 209,0 18163

3 217 MELİSA GÜLEN 12A 4 2 3,50 2 6 0,50 1 3 0,25 3 3 2,25 10 14 6,50 156,2 47924 186,9 32989 161,5 43806

4 2 ELİF TURGUT 12A 7 5 5,75 0 1 -0,25 2 7 0,25 2 4 1,00 3 4 2,00 14 21 8,75 148,5 53954 186,1 33401 159,9 44733

5 208 EYLÜL KAY 12A 2 1 1,75 4 3 3,25 2 0 2,00 8 4 7,00 150,9 52726 183,7 34704 151,2 49201

6 221 MEV ANKORKMA 12A 6 1 5,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 7 8 5,00 148,5 53947 179,2 37403 159,9 44732

7 205 AZRA AKGÜN 12A 3 2 2,50 1 8 -1,00 1 1 0,75 6 7 4,25 11 18 6,50 156,3 47857 178,1 38098 155,7 47048

8 0 HATİCE TATLAAIY 12A 1 2 0,50 0 6 -1,50 3 2 2,50 4 10 1,50 258,9 4763 175,1 39990 196,1 24309

9 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 1 0 1,00 2 4 1,00 3 4 2,00 195,6 24815 168,2 46109 172,4 37475

10 0 SAMETCAN TÜSSRK 12A 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 2 5 0,75 6 16 2,00 141,9 56396 163,3 49141 142,6 54212

11 0 AYETULLAH B 12A 2 0 2,00 2 12 -1,00 3 10 0,50 1 12 -2,00 8 34 -0,50 137,9 57438 160,5 50818 138,4 55701

12 0 EREN DEMİRA  Y 12A 1 0 1,00 1 6 -0,50 1 1 0,75 3 3 2,25 6 10 3,50 146,2 54885 160,0 51183 136,4 56298

13 200 BETÜL KAYA 12A 2 11 -0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 16 -1,00 140,9 56709 155,8 53291 133,9 56985

14 228 EFE BERK DEMİR 12A 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 7 2,25 134,4 58247 154,4 54020 136,3 56341

15 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 8 2,00 131,0 58881 152,6 54925 132,7 57293

16 0 ÖMER ÜLKER 12A 2 12 -1,00 3 10 0,50 1 12 -2,00 6 34 -2,50 130,7 58919 146,6 57136 125,4 58747

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 44 147 193 62095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 5,67 3,46 4,80 1,41 0,63 1,25 2,23 2,48 1,61 2,08 1,53 1,69 2,81 1,86 2,34 14,20 9,96 11,69 188,4 205,6 185,6

Okul Ortalaması 2,07 2,09 1,55 0,00 0,14 -0,03 0,52 2,77 -0,17 0,57 1,55 0,18 0,84 2,32 0,26 4,00 8,87 1,79 179,7 158,9 157,7

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 0 ENES YİĞİT 12B 10 0 10,00 2 12 -1,00 3 10 0,50 1 12 -2,00 16 34 7,50 207,1 18333 177,5 38537 189,2 28036

2 0 SÜMEYRA BAĞSSAT 12B 8 0 8,00 8 0 8,00 198,8 22962 176,6 39082 169,5 39156

3 258 HİLMİ GÜNAY 12B 5 7 3,25 5 7 3,25 274,0 3144 167,3 46717 197,8 23480

4 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 1 2 0,50 1 2 0,50 183,0 32556 163,7 48918 180,9 32510

5 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 1 3 0,25 1 3 0,25 196,3 24406 161,1 50564 194,0 25422

6 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 12B 4 3 3,25 4 3 3,25 165,4 42805 160,3 50973 170,4 38625

7 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 1 1 0,75 1 1 0,75 186,5 30270 159,7 51311 164,8 41974

8 250 FURKAN İÇİM 12B 1 9 -1,25 1 9 -1,25 264,7 4100 159,0 51686 188,5 28373

9 0 ADA ÇELEBİ 12B 1 1 0,75 1 1 0,75 201,2 21563 158,4 51998 154,1 47884

10 0 ESRA KALKAN 12B 2 2 1,50 2 2 1,50 192,9 26440 156,0 53198 151,4 49117

11 266 MERVE KÖSE 12B 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 8 1,00 190,3 27969 154,5 54008 192,0 26509

12 264 ONUR ÇİMEN 12B 1 2 0,50 1 2 0,50 171,8 39144 150,1 55945 151,2 49220

13 2 AVNİ HOCA 12B 0 4 -1,00 2 12 -1,00 3 10 0,50 1 12 -2,00 6 38 -3,50 169,0 40718 148,0 56710 133,4 57107

14 0 ENES GÜNAL 12B 0 5 -1,25 0 5 -1,25 191,2 27468 134,4 59842 135,9 56466

15 0 SAFA ÇORBAC 12B 2 12 -1,00 3 10 0,50 1 12 -2,00 6 34 -2,50 139,2 57169 130,8 60332 117,6 59803

16 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 1 0 1,00 1 0 1,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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