
OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 55 282 642 135805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,9 12,3 17,84 9,4 5,6 7,96 9,7 4,4 8,56 4,5 4,2 3,44 44,4 26,6 37,80 249,020

Okul Ortalaması 17,6 11,8 14,64 7,2 5,1 5,95 4,2 3,3 3,40 1,0 2,5 0,40 30,0 22,6 24,39 208,170

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 30 4 29,00 13 3 12,25 14 5 12,75 7 4 6,00 64 16 60,00 319,670 1 1 64 175 25599

2 220 12A 24 8 22,00 15 0 15,00 16 6 14,50 0 3 -0,75 55 17 50,75 292,375 2 2 103 273 38314

3 227 HATİCE TATLIYÜZ 12A 24 7 22,25 12 4 11,00 5 4 4,00 7 8 5,00 48 23 42,25 266,903 3 3 142 353 53117

4 217 MELİSA GÜLEN 12A 23 11 20,25 11 3 10,25 10 7 8,25 2 5 0,75 46 26 39,50 258,688 4 4 148 374 58619

5 262 SALİM ŞEN 12B 27 9 24,75 14 6 12,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 44 20 39,00 256,543 1 5 153 382 60039

6 205 AZRA AKGÜN 12A 28 9 25,75 9 5 7,75 3 5 1,75 4 8 2,00 44 27 37,25 251,228 5 6 163 406 63828

7 207 ALPEREN YETİM 12B 26 4 25,00 11 2 10,50 37 6 35,50 245,960 2 7 170 419 67791

8 208 EYLUL KAY 12A 21 8 19,00 6 4 5,00 12 6 10,50 1 2 0,50 40 20 35,00 245,250 6 8 171 422 68326

9 0 MUSTAFA ENES ACAR 12B 23 12 20,00 9 7 7,25 9 5 7,75 0 2 -0,50 41 26 34,50 243,570 3 9 173 425 69582

10 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 26 12 23,00 10 4 9,00 1 1 0,75 2 2 1,50 39 19 34,25 242,505 4 10 178 432 70403

11 221 MERVAN KORK* 12A 16 11 13,25 7 3 6,25 15 6 13,50 1 5 -0,25 39 25 32,75 239,173 7 11 184 444 72911

12 125 ELİF TURGUT 12A 22 11 19,25 6 2 5,50 11 7 9,25 1 8 -1,00 40 28 33,00 239,118 8 12 185 445 72962

13 0 Z Z   25 11 22,25 11 4 10,00 1 4 0,00 1 2 0,50 38 21 32,75 238,033 1 13 187 447 73790

14 0 CEREN BAZ 12B 22 8 20,00 3 5 1,75 9 3 8,25 2 0 2,00 36 16 32,00 236,120 5 14 189 452 75229

15 211 RÜMEYSA TURKUT   29 7 27,25 6 4 5,00 35 11 32,25 235,853 2 15 190 453 75437

16 233 AYETULLAH BULUT 12A 26 7 24,25 3 3 2,25 6 2 5,50 35 12 32,00 235,488 9 16 191 455 75723

17 238 EMİR AKINCIOĞLU 12B 21 12 18,00 10 7 8,25 5 2 4,50 36 21 30,75 232,525 6 17 195 464 77992

18 204 TUGBA HÜKENEK 12A 15 17 10,75 10 6 8,50 9 4 8,00 3 2 2,50 37 29 29,75 230,548 10 18 196 468 79559

19 250 FURKAN İÇİM 12 26 12 23,00 8 10 5,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 36 25 29,75 228,845 1 19 199 474 80929

20 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 18 11 15,25 13 5 11,75 2 2 1,50 1 1 0,75 34 19 29,25 228,383 7 20 200 475 81294

21 0 ERKAN KUŞ 12A 20 10 17,50 7 5 5,75 7 4 6,00 34 19 29,25 228,060 11 21 201 476 81525

22 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 21 18 16,50 11 5 9,75 2 2 1,50 34 25 27,75 223,660 8 22 204 484 85013

23 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 19 11 16,25 5 0 5,00 5 5 3,75 4 7 2,25 33 23 27,25 222,273 12 23 207 489 86133

24 222 HALİM ER 12A 20 13 16,75 4 3 3,25 8 7 6,25 2 5 0,75 34 28 27,00 221,393 13 24 209 494 86754

25 223 EREN DEMİRAY 12A 17 13 13,75 6 5 4,75 6 3 5,25 4 5 2,75 33 26 26,50 220,353 14 25 211 498 87588

26 0 BETÜL KAYA 12A 18 20 13,00 8 8 6,00 8 5 6,75 1 2 0,50 35 35 26,25 219,605 15 26 212 499 88153

27 258 HİLMİ GÜNAY 12B 20 10 17,50 9 5 7,75 1 1 0,75 30 16 26,00 218,245 9 27 213 500 89203

28 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 25 13 21,75 6 9 3,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 34 33 25,75 216,968 10 28 216 506 90192

29 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 18 8 16,00 10 7 8,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 16 25,00 215,410 11 29 220 513 91381

30 235 REYHAN KORKMAZ 12B 20 16 16,00 8 8 6,00 3 3 2,25 1 6 -0,50 32 33 23,75 211,625 12 30 223 519 94145

31 294 SÜMEYRA BAĞATUR 12B 16 12 13,00 9 7 7,25 4 5 2,75 0 2 -0,50 29 26 22,50 208,240 13 31 226 525 96622

32 297 AVNİ HOCA 12B 15 13 11,75 8 7 6,25 4 4 3,00 27 24 21,00 203,893 14 32 229 536 99785

33 281 ESRA KALKAN 12B 18 16 14,00 7 10 4,50 3 3 2,25 28 29 20,75 202,845 15 33 233 541 100499

34 266 MERVE KÖSE 12B 21 12 18,00 1 8 -1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 27 25 20,75 202,375 16 34 234 543 100860

35 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA12B 19 16 15,00 7 7 5,25 26 23 20,25 201,205 17 35 235 544 101688

36 307 ENES YİĞİT 12B 15 13 11,75 7 8 5,00 4 4 3,00 26 25 19,75 200,118 18 36 238 548 102435

37 299 ADALET ÇELEBİ 12B 15 19 10,25 8 7 6,25 3 3 2,25 1 1 0,75 27 30 19,50 199,588 19 37 239 549 102776

38 237 SUDE FİLİZ 12B 19 11 16,25 5 6 3,50 24 17 19,75 199,533 20 38 240 550 102801

39 228 EFE BERK DEMİ R 12A 12 7 10,25 6 5 4,75 5 1 4,75 0 4 -1,00 23 17 18,75 197,253 16 39 242 553 104365

40 264 ONUR ÇİMEN 12B 11 20 6,00 13 6 11,50 4 5 2,75 0 9 -2,25 28 40 18,00 195,490 21 40 245 559 105511

41 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 12 9 9,75 5 4 4,00 6 4 5,00 0 4 -1,00 23 21 17,75 194,298 17 41 246 561 106301

42 202 ÖMER ÜLKER 12A 14 14 10,50 7 7 5,25 1 0 1,00 2 5 0,75 24 26 17,50 193,515 18 42 247 562 106761

43 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 17 16 13,00 7 6 5,50 0 2 -0,50 1 6 -0,50 25 30 17,50 193,140 22 43 248 564 106977

44 0 HS      Ü* ** 12A 11 15 7,25 5 4 4,00 5 1 4,75 0 3 -0,75 21 23 15,25 187,083 19 44 254 574 110727

45 246 SENA AYAZ 12B 14 21 8,75 9 9 6,75 1 9 -1,25 2 4 1,00 26 43 15,25 186,958 23 45 255 575 110813

46 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 16 20 11,00 1 0 1,00 2 0 2,00 19 20 14,00 182,850 24 46 260 584 113170

47 255 KAAN ÇAKMAZ 12 5 11 2,25 7 4 6,00 3 3 2,25 1 2 0,50 16 20 11,00 174,948 2 47 267 591 117448

48 242 YASİN KELEŞ 12B 10 2 9,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 12 7 10,25 171,720 25 48 269 593 119033
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 55 282 642 135805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,9 12,3 17,84 9,4 5,6 7,96 9,7 4,4 8,56 4,5 4,2 3,44 44,4 26,6 37,80 249,020

Okul Ortalaması 17,6 11,8 14,64 7,2 5,1 5,95 4,2 3,3 3,40 1,0 2,5 0,40 30,0 22,6 24,39 208,170

KATILIMLAR

49 0 ENES GÜNAL 12B 12 25 5,75 9 11 6,25 1 11 -1,75 0 4 -1,00 22 51 9,25 169,148 26 49 270 596 120232

50 240 FEVZA KÖSE 12B 8 8 6,00 2 4 1,00 1 2 0,50 11 14 7,50 163,890 27 50 275 603 122583

51 285 SAFA ÇORBACI 12B 8 22 2,50 5 5 3,75 0 7 -1,75 13 34 4,50 155,265 28 51 277 613 126066

52 289 EMRE ÇAPKU 12B 6 11 3,25 3 8 1,00 0 1 -0,25 9 20 4,00 153,648 29 52 278 615 126656

53 216 AHMET KORKMAZ 12A 2 0 2,00 2 0 2,00 148,040 20 53 279 621 128507

54 257 EBUBEKİR KAPL* 12B 3 11 0,25 9 4 8,00 0 1 -0,25 12 16 8,00

55 213 YAREN YARAR 12A 0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 55 282 642 135805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,9212,34 17,84 2,73 1,04 2,47 2,07 1,62 1,66 2,28 1,59 1,88 2,27 1,34 1,94 0,01 0,01 0,01 8,40 4,01 7,40 1,27 0,43 1,16 1,36 1,77 0,92 1,85 1,12 1,57 1,28 1,31 0,95 44,4426,58 37,80 249,020

Okul Ortalaması 17,5811,76 14,64 2,58 0,95 2,35 1,51 1,87 1,04 1,20 1,22 0,90 1,93 1,04 1,67 0,00 0,00 0,00 4,13 3,22 3,32 0,09 0,05 0,08 0,29 1,25 -0,02 0,33 0,51 0,20 0,40 0,71 0,22 30,0422,58 24,40 208,170

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 30 4 29,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 14 5 12,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 3 0,25 64 16 60,00 319,670 25599

2 220 12A 24 8 22,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 0 3,00 16 6 14,50 0 3 -0,75 55 17 50,75 292,375 38314

3 227 HATİCE TATLIYÜZ 12A 24 7 22,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 4 2 3,50 48 23 42,25 266,903 53117

4 217 MELİSA GÜLEN 12A 23 11 20,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 9 6 7,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 46 26 39,50 258,688 58619

5 262 SALİM ŞEN 12B 27 9 24,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 44 20 39,00 256,543 60039

6 205 AZRA AKGÜN 12A 28 9 25,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 5 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 4 0,00 44 27 37,25 251,228 63828

7 207 ALPEREN YETİM 12B 26 4 25,00 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 37 6 35,50 245,960 67791

8 208 EYLUL KAY 12A 21 8 19,00 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 12 6 10,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 20 35,00 245,250 68326

9 0 MUSTAFA ENES ACAR 12B 23 12 20,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 9 5 7,75 0 2 -0,50 41 26 34,50 243,570 69582

10 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 26 12 23,00 3 0 3,00 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 19 34,25 242,505 70403

11 221 MERVAN KORK* 12A 16 11 13,25 4 0 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 14 5 12,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 39 25 32,75 239,173 72911

12 125 ELİF TURGUT 12A 22 11 19,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 11 7 9,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 40 28 33,00 239,118 72962

13 0 Z Z   25 11 22,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 1 1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 38 21 32,75 238,033 73790

14 0 CEREN BAZ 12B 22 8 20,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 9 3 8,25 2 0 2,00 36 16 32,00 236,120 75229

15 211 RÜMEYSA TURKUT   29 7 27,25 6 4 5,00 35 11 32,25 235,853 75437

16 233 AYETULLAH BULUT 12A 26 7 24,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 6 2 5,50 35 12 32,00 235,488 75723

17 238 EMİR AKINCIOĞLU 12B 21 12 18,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 2 4,50 36 21 30,75 232,525 77992

18 204 TUGBA HÜKENEK 12A 15 17 10,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 9 4 8,00 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 37 29 29,75 230,548 79559

19 250 FURKAN İÇİM 12 26 12 23,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 36 25 29,75 228,845 80929

20 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 18 11 15,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 34 19 29,25 228,383 81294

21 0 ERKAN KUŞ 12A 20 10 17,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 7 4 6,00 34 19 29,25 228,060 81525

22 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 21 18 16,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 34 25 27,75 223,660 85013

23 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 19 11 16,25 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 5 5 3,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 33 23 27,25 222,273 86133

24 222 HALİM ER 12A 20 13 16,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 7 7 5,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 34 28 27,00 221,393 86754

25 223 EREN DEMİRAY 12A 17 13 13,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 6 3 5,25 1 3 0,25 3 2 2,50 33 26 26,50 220,353 87588

26 0 BETÜL KAYA 12A 18 20 13,00 3 1 2,75 1 4 0,00 1 3 0,25 3 0 3,00 8 5 6,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 35 35 26,25 219,605 88153

27 258 HİLMİ GÜNAY 12B 20 10 17,50 5 0 5,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 30 16 26,00 218,245 89203

28 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 25 13 21,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 6 -1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 34 33 25,75 216,968 90192

29 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 18 8 16,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 16 25,00 215,410 91381
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 55 282 642 135805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,9212,34 17,84 2,73 1,04 2,47 2,07 1,62 1,66 2,28 1,59 1,88 2,27 1,34 1,94 0,01 0,01 0,01 8,40 4,01 7,40 1,27 0,43 1,16 1,36 1,77 0,92 1,85 1,12 1,57 1,28 1,31 0,95 44,4426,58 37,80 249,020

Okul Ortalaması 17,5811,76 14,64 2,58 0,95 2,35 1,51 1,87 1,04 1,20 1,22 0,90 1,93 1,04 1,67 0,00 0,00 0,00 4,13 3,22 3,32 0,09 0,05 0,08 0,29 1,25 -0,02 0,33 0,51 0,20 0,40 0,71 0,22 30,0422,58 24,40 208,170

KATILIMLAR

30 235 REYHAN KORKMAZ 12B 20 16 16,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 3 2,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 32 33 23,75 211,625 94145

31 294 SÜMEYRA BAĞATUR 12B 16 12 13,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 4 5 2,75 0 2 -0,50 29 26 22,50 208,240 96622

32 297 AVNİ HOCA 12B 15 13 11,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 4 3,00 27 24 21,00 203,893 99785

33 281 ESRA KALKAN 12B 18 16 14,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 3 2,25 28 29 20,75 202,845 100499

34 266 MERVE KÖSE 12B 21 12 18,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 27 25 20,75 202,375 100860

35 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA12B 19 16 15,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 26 23 20,25 201,205 101688

36 307 ENES YİĞİT 12B 15 13 11,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 4 3,00 26 25 19,75 200,118 102435

37 299 ADALET ÇELEBİ 12B 15 19 10,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 30 19,50 199,588 102776

38 237 SUDE FİLİZ 12B 19 11 16,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 24 17 19,75 199,533 102801

39 228 EFE BERK DEMİ R 12A 12 7 10,25 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 5 1 4,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 23 17 18,75 197,253 104365

40 264 ONUR ÇİMEN 12B 11 20 6,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 5 2,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 28 40 18,00 195,490 105511

41 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 12 9 9,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 6 4 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 23 21 17,75 194,298 106301

42 202 ÖMER ÜLKER 12A 14 14 10,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 24 26 17,50 193,515 106761

43 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 17 16 13,00 2 0 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 25 30 17,50 193,140 106977

44 0 HS      Ü* ** 12A 11 15 7,25 1 2 0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 1 4,75 0 3 -0,75 21 23 15,25 187,083 110727

45 246 SENA AYAZ 12B 14 21 8,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 0 9 -2,25 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 26 43 15,25 186,958 110813

46 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 16 20 11,00 1 0 1,00 2 0 2,00 19 20 14,00 182,850 113170

47 255 KAAN ÇAKMAZ 12 5 11 2,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 3 3 2,25 1 2 0,50 16 20 11,00 174,948 117448

48 242 YASİN KELEŞ 12B 10 2 9,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 12 7 10,25 171,720 119033

49 0 ENES GÜNAL 12B 12 25 5,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 11 -1,75 0 4 -1,00 22 51 9,25 169,148 120232

50 240 FEVZA KÖSE 12B 8 8 6,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 11 14 7,50 163,890 122583

51 285 SAFA ÇORBACI 12B 8 22 2,50 5 0 5,00 0 5 -1,25 0 7 -1,75 13 34 4,50 155,265 126066

52 289 EMRE ÇAPKU 12B 6 11 3,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 9 20 4,00 153,648 126656

53 216 AHMET KORKMAZ 12A 2 0 2,00 2 0 2,00 148,040 128507

54 257 EBUBEKİR KAPL* 12B 3 11 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 12 16 8,00

55 213 YAREN YARAR 12A 0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 55 282 642 135805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,9212,34 17,84 2,73 1,04 2,47 2,07 1,62 1,66 2,28 1,59 1,88 2,27 1,34 1,94 0,01 0,01 0,01 8,40 4,01 7,40 1,27 0,43 1,16 1,36 1,77 0,92 1,85 1,12 1,57 1,28 1,31 0,95 44,4426,58 37,80 249,020

Okul Ortalaması 17,5811,76 14,64 2,58 0,95 2,35 1,51 1,87 1,04 1,20 1,22 0,90 1,93 1,04 1,67 0,00 0,00 0,00 4,13 3,22 3,32 0,09 0,05 0,08 0,29 1,25 -0,02 0,33 0,51 0,20 0,40 0,71 0,22 30,0422,58 24,40 208,170

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
  12 12A 12B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  12 12A 12B



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 55 282 642 135805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,9212,34 17,84 2,73 1,04 2,47 2,07 1,62 1,66 2,28 1,59 1,88 2,27 1,34 1,94 0,01 0,01 0,01 8,40 4,01 7,40 1,27 0,43 1,16 1,36 1,77 0,92 1,85 1,12 1,57 1,28 1,31 0,95 44,4426,58 37,80 249,020

Okul Ortalaması 17,5811,76 14,64 2,58 0,95 2,35 1,51 1,87 1,04 1,20 1,22 0,90 1,93 1,04 1,67 0,00 0,00 0,00 4,13 3,22 3,32 0,09 0,05 0,08 0,29 1,25 -0,02 0,33 0,51 0,20 0,40 0,71 0,22 30,0422,58 24,40 208,170

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 Z Z   25 11 22,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 1 1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 38 21 32,75 238,033 73790

2 211 RÜMEYSA TURKUT   29 7 27,25 6 4 5,00 35 11 32,25 235,853 75437

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 55 282 642 135805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,9212,34 17,84 2,73 1,04 2,47 2,07 1,62 1,66 2,28 1,59 1,88 2,27 1,34 1,94 0,01 0,01 0,01 8,40 4,01 7,40 1,27 0,43 1,16 1,36 1,77 0,92 1,85 1,12 1,57 1,28 1,31 0,95 44,4426,58 37,80 249,020

Okul Ortalaması 17,5811,76 14,64 2,58 0,95 2,35 1,51 1,87 1,04 1,20 1,22 0,90 1,93 1,04 1,67 0,00 0,00 0,00 4,13 3,22 3,32 0,09 0,05 0,08 0,29 1,25 -0,02 0,33 0,51 0,20 0,40 0,71 0,22 30,0422,58 24,40 208,170

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 250 FURKAN İÇİM 12 26 12 23,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 36 25 29,75 228,845 80929

2 255 KAAN ÇAKMAZ 12 5 11 2,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 3 3 2,25 1 2 0,50 16 20 11,00 174,948 117448

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 55 282 642 135805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,9212,34 17,84 2,73 1,04 2,47 2,07 1,62 1,66 2,28 1,59 1,88 2,27 1,34 1,94 0,01 0,01 0,01 8,40 4,01 7,40 1,27 0,43 1,16 1,36 1,77 0,92 1,85 1,12 1,57 1,28 1,31 0,95 44,4426,58 37,80 249,020

Okul Ortalaması 17,5811,76 14,64 2,58 0,95 2,35 1,51 1,87 1,04 1,20 1,22 0,90 1,93 1,04 1,67 0,00 0,00 0,00 4,13 3,22 3,32 0,09 0,05 0,08 0,29 1,25 -0,02 0,33 0,51 0,20 0,40 0,71 0,22 30,0422,58 24,40 208,170

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 30 4 29,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 1 2,75 14 5 12,75 3 0 3,00 3 1 2,75 1 3 0,25 64 16 60,00 319,670 25599

2 220 12A 24 8 22,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 0 3,00 16 6 14,50 0 3 -0,75 55 17 50,75 292,375 38314

3 227 HATİCE TATLIYÜZ 12A 24 7 22,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 4 2 3,50 48 23 42,25 266,903 53117

4 217 MELİSA GÜLEN 12A 23 11 20,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 1 2,75 9 6 7,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 46 26 39,50 258,688 58619

5 205 AZRA AKGÜN 12A 28 9 25,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 5 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 4 0,00 44 27 37,25 251,228 63828

6 208 EYLUL KAY 12A 21 8 19,00 2 1 1,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 12 6 10,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 20 35,00 245,250 68326

7 221 MERVAN KORK* 12A 16 11 13,25 4 0 4,00 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 14 5 12,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 39 25 32,75 239,173 72911

8 125 ELİF TURGUT 12A 22 11 19,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 0 3,00 11 7 9,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 40 28 33,00 239,118 72962

9 233 AYETULLAH BULUT 12A 26 7 24,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 6 2 5,50 35 12 32,00 235,488 75723

10 204 TUGBA HÜKENEK 12A 15 17 10,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 0 4,00 9 4 8,00 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 37 29 29,75 230,548 79559

11 0 ERKAN KUŞ 12A 20 10 17,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 7 4 6,00 34 19 29,25 228,060 81525

12 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 19 11 16,25 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 5 5 3,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 33 23 27,25 222,273 86133

13 222 HALİM ER 12A 20 13 16,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 7 7 5,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 34 28 27,00 221,393 86754

14 223 EREN DEMİRAY 12A 17 13 13,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 6 3 5,25 1 3 0,25 3 2 2,50 33 26 26,50 220,353 87588

15 0 BETÜL KAYA 12A 18 20 13,00 3 1 2,75 1 4 0,00 1 3 0,25 3 0 3,00 8 5 6,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 35 35 26,25 219,605 88153

16 228 EFE BERK DEMİ R 12A 12 7 10,25 3 0 3,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 5 1 4,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 23 17 18,75 197,253 104365

17 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 12 9 9,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 6 4 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 23 21 17,75 194,298 106301

18 202 ÖMER ÜLKER 12A 14 14 10,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 24 26 17,50 193,515 106761

19 0 HS      Ü* ** 12A 11 15 7,25 1 2 0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 1 4,75 0 3 -0,75 21 23 15,25 187,083 110727

20 216 AHMET KORKMAZ 12A 2 0 2,00 2 0 2,00 148,040 128507

21 213 YAREN YARAR 12A 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 55 282 642 135805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,9212,34 17,84 2,73 1,04 2,47 2,07 1,62 1,66 2,28 1,59 1,88 2,27 1,34 1,94 0,01 0,01 0,01 8,40 4,01 7,40 1,27 0,43 1,16 1,36 1,77 0,92 1,85 1,12 1,57 1,28 1,31 0,95 44,4426,58 37,80 249,020

Okul Ortalaması 17,5811,76 14,64 2,58 0,95 2,35 1,51 1,87 1,04 1,20 1,22 0,90 1,93 1,04 1,67 0,00 0,00 0,00 4,13 3,22 3,32 0,09 0,05 0,08 0,29 1,25 -0,02 0,33 0,51 0,20 0,40 0,71 0,22 30,0422,58 24,40 208,170

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 262 SALİM ŞEN 12B 27 9 24,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 44 20 39,00 256,543 60039

2 207 ALPEREN YETİM 12B 26 4 25,00 4 0 4,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 1 1,75 37 6 35,50 245,960 67791

3 0 MUSTAFA ENES ACAR 12B 23 12 20,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 9 5 7,75 0 2 -0,50 41 26 34,50 243,570 69582

4 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 26 12 23,00 3 0 3,00 2 0 2,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 19 34,25 242,505 70403

5 0 CEREN BAZ 12B 22 8 20,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 9 3 8,25 2 0 2,00 36 16 32,00 236,120 75229

6 238 EMİR AKINCIOĞLU 12B 21 12 18,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 2 4,50 36 21 30,75 232,525 77992

7 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 18 11 15,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 1 0,75 34 19 29,25 228,383 81294

8 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 21 18 16,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 34 25 27,75 223,660 85013

9 258 HİLMİ GÜNAY 12B 20 10 17,50 5 0 5,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 1 0,75 30 16 26,00 218,245 89203

10 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 25 13 21,75 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 6 -1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 34 33 25,75 216,968 90192

11 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 18 8 16,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 16 25,00 215,410 91381

12 235 REYHAN KORKMAZ 12B 20 16 16,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 3 2,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 32 33 23,75 211,625 94145

13 294 SÜMEYRA BAĞATUR 12B 16 12 13,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 4 5 2,75 0 2 -0,50 29 26 22,50 208,240 96622

14 297 AVNİ HOCA 12B 15 13 11,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 4 3,00 27 24 21,00 203,893 99785

15 281 ESRA KALKAN 12B 18 16 14,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 3 2,25 28 29 20,75 202,845 100499

16 266 MERVE KÖSE 12B 21 12 18,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 27 25 20,75 202,375 100860

17 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA12B 19 16 15,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 26 23 20,25 201,205 101688

18 307 ENES YİĞİT 12B 15 13 11,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 4 3,00 26 25 19,75 200,118 102435

19 299 ADALET ÇELEBİ 12B 15 19 10,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 1 1 0,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 30 19,50 199,588 102776

20 237 SUDE FİLİZ 12B 19 11 16,25 1 2 0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 24 17 19,75 199,533 102801

21 264 ONUR ÇİMEN 12B 11 20 6,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 5 2,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 28 40 18,00 195,490 105511

22 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 17 16 13,00 2 0 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 25 30 17,50 193,140 106977

23 246 SENA AYAZ 12B 14 21 8,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 0 9 -2,25 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 26 43 15,25 186,958 110813

24 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 16 20 11,00 1 0 1,00 2 0 2,00 19 20 14,00 182,850 113170

25 242 YASİN KELEŞ 12B 10 2 9,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 12 7 10,25 171,720 119033

26 0 ENES GÜNAL 12B 12 25 5,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 11 -1,75 0 4 -1,00 22 51 9,25 169,148 120232

27 240 FEVZA KÖSE 12B 8 8 6,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 11 14 7,50 163,890 122583

28 285 SAFA ÇORBACI 12B 8 22 2,50 5 0 5,00 0 5 -1,25 0 7 -1,75 13 34 4,50 155,265 126066



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 55 282 642 135805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,9212,34 17,84 2,73 1,04 2,47 2,07 1,62 1,66 2,28 1,59 1,88 2,27 1,34 1,94 0,01 0,01 0,01 8,40 4,01 7,40 1,27 0,43 1,16 1,36 1,77 0,92 1,85 1,12 1,57 1,28 1,31 0,95 44,4426,58 37,80 249,020

Okul Ortalaması 17,5811,76 14,64 2,58 0,95 2,35 1,51 1,87 1,04 1,20 1,22 0,90 1,93 1,04 1,67 0,00 0,00 0,00 4,13 3,22 3,32 0,09 0,05 0,08 0,29 1,25 -0,02 0,33 0,51 0,20 0,40 0,71 0,22 30,0422,58 24,40 208,170

SINIF: 12B

KATILIMLAR

29 289 EMRE ÇAPKU 12B 6 11 3,25 1 2 0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 9 20 4,00 153,648 126656

30 257 EBUBEKİR KAPL* 12B 3 11 0,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 12 16 8,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 55 282 642 135805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,9 12,3 17,84 9,4 5,6 7,96 9,7 4,4 8,56 4,5 4,2 3,44 44,4 26,6 37,80 249,020

Okul Ortalaması 17,6 11,8 14,64 7,2 5,1 5,95 4,2 3,3 3,40 1,0 2,5 0,40 30,0 22,6 24,39 208,170

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 Z Z   25 11 22,25 11 4 10,00 1 4 0,00 1 2 0,50 38 21 32,75 238,033 1 13 187 447 73790

2 211 RÜMEYSA TURKUT   29 7 27,25 6 4 5,00 35 11 32,25 235,853 2 15 190 453 75437

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 55 282 642 135805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,9 12,3 17,84 9,4 5,6 7,96 9,7 4,4 8,56 4,5 4,2 3,44 44,4 26,6 37,80 249,020

Okul Ortalaması 17,6 11,8 14,64 7,2 5,1 5,95 4,2 3,3 3,40 1,0 2,5 0,40 30,0 22,6 24,39 208,170

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 250 FURKAN İÇİM 12 26 12 23,00 8 10 5,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 36 25 29,75 228,845 1 19 199 474 80929

2 255 KAAN ÇAKMAZ 12 5 11 2,25 7 4 6,00 3 3 2,25 1 2 0,50 16 20 11,00 174,948 2 47 267 591 117448
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12A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 55 282 642 135805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,9 12,3 17,84 9,4 5,6 7,96 9,7 4,4 8,56 4,5 4,2 3,44 44,4 26,6 37,80 249,020

Okul Ortalaması 17,6 11,8 14,64 7,2 5,1 5,95 4,2 3,3 3,40 1,0 2,5 0,40 30,0 22,6 24,39 208,170

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 30 4 29,00 13 3 12,25 14 5 12,75 7 4 6,00 64 16 60,00 319,670 1 1 64 175 25599

2 220 12A 24 8 22,00 15 0 15,00 16 6 14,50 0 3 -0,75 55 17 50,75 292,375 2 2 103 273 38314

3 227 HATİCE TATLIYÜZ 12A 24 7 22,25 12 4 11,00 5 4 4,00 7 8 5,00 48 23 42,25 266,903 3 3 142 353 53117

4 217 MELİSA GÜLEN 12A 23 11 20,25 11 3 10,25 10 7 8,25 2 5 0,75 46 26 39,50 258,688 4 4 148 374 58619

5 205 AZRA AKGÜN 12A 28 9 25,75 9 5 7,75 3 5 1,75 4 8 2,00 44 27 37,25 251,228 5 6 163 406 63828

6 208 EYLUL KAY 12A 21 8 19,00 6 4 5,00 12 6 10,50 1 2 0,50 40 20 35,00 245,250 6 8 171 422 68326

7 221 MERVAN KORK* 12A 16 11 13,25 7 3 6,25 15 6 13,50 1 5 -0,25 39 25 32,75 239,173 7 11 184 444 72911

8 125 ELİF TURGUT 12A 22 11 19,25 6 2 5,50 11 7 9,25 1 8 -1,00 40 28 33,00 239,118 8 12 185 445 72962

9 233 AYETULLAH BULUT 12A 26 7 24,25 3 3 2,25 6 2 5,50 35 12 32,00 235,488 9 16 191 455 75723

10 204 TUGBA HÜKENEK 12A 15 17 10,75 10 6 8,50 9 4 8,00 3 2 2,50 37 29 29,75 230,548 10 18 196 468 79559

11 0 ERKAN KUŞ 12A 20 10 17,50 7 5 5,75 7 4 6,00 34 19 29,25 228,060 11 21 201 476 81525

12 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 19 11 16,25 5 0 5,00 5 5 3,75 4 7 2,25 33 23 27,25 222,273 12 23 207 489 86133

13 222 HALİM ER 12A 20 13 16,75 4 3 3,25 8 7 6,25 2 5 0,75 34 28 27,00 221,393 13 24 209 494 86754

14 223 EREN DEMİRAY 12A 17 13 13,75 6 5 4,75 6 3 5,25 4 5 2,75 33 26 26,50 220,353 14 25 211 498 87588

15 0 BETÜL KAYA 12A 18 20 13,00 8 8 6,00 8 5 6,75 1 2 0,50 35 35 26,25 219,605 15 26 212 499 88153

16 228 EFE BERK DEMİ R 12A 12 7 10,25 6 5 4,75 5 1 4,75 0 4 -1,00 23 17 18,75 197,253 16 39 242 553 104365

17 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 12 9 9,75 5 4 4,00 6 4 5,00 0 4 -1,00 23 21 17,75 194,298 17 41 246 561 106301

18 202 ÖMER ÜLKER 12A 14 14 10,50 7 7 5,25 1 0 1,00 2 5 0,75 24 26 17,50 193,515 18 42 247 562 106761

19 0 HS      Ü* ** 12A 11 15 7,25 5 4 4,00 5 1 4,75 0 3 -0,75 21 23 15,25 187,083 19 44 254 574 110727

20 216 AHMET KORKMAZ 12A 2 0 2,00 2 0 2,00 148,040 20 53 279 621 128507

21 213 YAREN YARAR 12A 0 0 0,00
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12B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 55 282 642 135805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,9 12,3 17,84 9,4 5,6 7,96 9,7 4,4 8,56 4,5 4,2 3,44 44,4 26,6 37,80 249,020

Okul Ortalaması 17,6 11,8 14,64 7,2 5,1 5,95 4,2 3,3 3,40 1,0 2,5 0,40 30,0 22,6 24,39 208,170

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 262 SALİM ŞEN 12B 27 9 24,75 14 6 12,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 44 20 39,00 256,543 1 5 153 382 60039

2 207 ALPEREN YETİM 12B 26 4 25,00 11 2 10,50 37 6 35,50 245,960 2 7 170 419 67791

3 0 MUSTAFA ENES ACAR 12B 23 12 20,00 9 7 7,25 9 5 7,75 0 2 -0,50 41 26 34,50 243,570 3 9 173 425 69582

4 243 BEYZANUR BAYTÜRK 12B 26 12 23,00 10 4 9,00 1 1 0,75 2 2 1,50 39 19 34,25 242,505 4 10 178 432 70403

5 0 CEREN BAZ 12B 22 8 20,00 3 5 1,75 9 3 8,25 2 0 2,00 36 16 32,00 236,120 5 14 189 452 75229

6 238 EMİR AKINCIOĞLU 12B 21 12 18,00 10 7 8,25 5 2 4,50 36 21 30,75 232,525 6 17 195 464 77992

7 248 KAMİL İLKAY TÜRK 12B 18 11 15,25 13 5 11,75 2 2 1,50 1 1 0,75 34 19 29,25 228,383 7 20 200 475 81294

8 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 21 18 16,50 11 5 9,75 2 2 1,50 34 25 27,75 223,660 8 22 204 484 85013

9 258 HİLMİ GÜNAY 12B 20 10 17,50 9 5 7,75 1 1 0,75 30 16 26,00 218,245 9 27 213 500 89203

10 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 25 13 21,75 6 9 3,75 1 6 -0,50 2 5 0,75 34 33 25,75 216,968 10 28 216 506 90192

11 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 18 8 16,00 10 7 8,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 29 16 25,00 215,410 11 29 220 513 91381

12 235 REYHAN KORKMAZ 12B 20 16 16,00 8 8 6,00 3 3 2,25 1 6 -0,50 32 33 23,75 211,625 12 30 223 519 94145

13 294 SÜMEYRA BAĞATUR 12B 16 12 13,00 9 7 7,25 4 5 2,75 0 2 -0,50 29 26 22,50 208,240 13 31 226 525 96622

14 297 AVNİ HOCA 12B 15 13 11,75 8 7 6,25 4 4 3,00 27 24 21,00 203,893 14 32 229 536 99785

15 281 ESRA KALKAN 12B 18 16 14,00 7 10 4,50 3 3 2,25 28 29 20,75 202,845 15 33 233 541 100499

16 266 MERVE KÖSE 12B 21 12 18,00 1 8 -1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 27 25 20,75 202,375 16 34 234 543 100860

17 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA12B 19 16 15,00 7 7 5,25 26 23 20,25 201,205 17 35 235 544 101688

18 307 ENES YİĞİT 12B 15 13 11,75 7 8 5,00 4 4 3,00 26 25 19,75 200,118 18 36 238 548 102435

19 299 ADALET ÇELEBİ 12B 15 19 10,25 8 7 6,25 3 3 2,25 1 1 0,75 27 30 19,50 199,588 19 37 239 549 102776

20 237 SUDE FİLİZ 12B 19 11 16,25 5 6 3,50 24 17 19,75 199,533 20 38 240 550 102801

21 264 ONUR ÇİMEN 12B 11 20 6,00 13 6 11,50 4 5 2,75 0 9 -2,25 28 40 18,00 195,490 21 40 245 559 105511

22 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 17 16 13,00 7 6 5,50 0 2 -0,50 1 6 -0,50 25 30 17,50 193,140 22 43 248 564 106977

23 246 SENA AYAZ 12B 14 21 8,75 9 9 6,75 1 9 -1,25 2 4 1,00 26 43 15,25 186,958 23 45 255 575 110813

24 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 16 20 11,00 1 0 1,00 2 0 2,00 19 20 14,00 182,850 24 46 260 584 113170

25 242 YASİN KELEŞ 12B 10 2 9,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 12 7 10,25 171,720 25 48 269 593 119033

26 0 ENES GÜNAL 12B 12 25 5,75 9 11 6,25 1 11 -1,75 0 4 -1,00 22 51 9,25 169,148 26 49 270 596 120232

27 240 FEVZA KÖSE 12B 8 8 6,00 2 4 1,00 1 2 0,50 11 14 7,50 163,890 27 50 275 603 122583

28 285 SAFA ÇORBACI 12B 8 22 2,50 5 5 3,75 0 7 -1,75 13 34 4,50 155,265 28 51 277 613 126066

29 289 EMRE ÇAPKU 12B 6 11 3,25 3 8 1,00 0 1 -0,25 9 20 4,00 153,648 29 52 278 615 126656

30 257 EBUBEKİR KAPL* 12B 3 11 0,25 9 4 8,00 0 1 -0,25 12 16 8,00
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 55 282 642 135805

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 20,92 12,34 17,84 2,73 1,04 2,47 2,07 1,62 1,66 2,28 1,59 1,88 2,27 1,34 1,94 0,01 0,01 0,01 8,40 4,01 7,40 1,27 0,43 1,16 1,36 1,77 0,92 1,85 1,12 1,57 1,28 1,31 0,95 44,44 26,58 37,80 249,020

İl Ortalaması 23,62 10,50 21,00 3,08 0,91 2,86 2,31 1,46 1,95 2,40 1,48 2,03 2,31 1,25 1,99 0,00 0,00 0,00 10,08 4,21 9,03 1,53 0,47 1,41 1,80 1,82 1,35 2,29 1,21 1,99 1,64 1,37 1,30 51,06 24,68 44,91 272,800

İlçe Ortalaması 23,58 10,66 20,91 3,09 0,96 2,85 2,28 1,60 1,88 2,32 1,50 1,95 2,27 1,26 1,96 0,00 0,00 0,00 9,04 4,03 8,03 1,48 0,45 1,36 1,57 1,80 1,12 1,93 1,13 1,65 1,49 1,28 1,17 49,05 24,67 42,88 267,850

Okul Ortalaması 17,58 11,76 14,64 2,58 0,95 2,35 1,51 1,87 1,04 1,20 1,22 0,90 1,93 1,04 1,67 0,00 0,00 0,00 4,13 3,22 3,32 0,09 0,05 0,08 0,29 1,25 -0,02 0,33 0,51 0,20 0,40 0,71 0,22 30,04 22,58 24,40 208,170

KATILIMLAR

1
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM

  2 27,00 9,00 24,75 1,50 0,50 1,38 1,00 1,00 0,75 2,00 0,00 2,00 1,00 0,50 0,88 3,50 4,00 2,50 0,00 0,50 -0,12 0,50 0,50 0,38 36,50 16,00 32,52 236,940

2
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM

12A 21 17,71 9,76 15,27 2,52 0,67 2,36 1,14 1,24 0,83 1,24 1,10 0,96 2,00 0,52 1,87 7,19 3,76 6,25 0,14 0,14 0,11 0,57 1,67 0,15 0,71 1,24 0,40 0,57 0,90 0,35 33,79 21,00 28,55 219,540

3
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM

12 2 15,50 11,50 12,62 2,50 1,50 2,12 2,00 2,50 1,38 0,50 2,00 0,00 2,50 1,00 2,25 2,50 2,50 1,88 0,00 0,50 -0,12 0,50 1,00 0,25 26,00 22,50 20,38 201,900

4
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM

12B 30 17,00 13,37 13,66 2,70 1,13 2,42 1,77 2,33 1,18 1,17 1,33 0,83 1,90 1,43 1,54 2,13 2,83 1,42 0,07 0,00 0,07 0,13 1,07 -0,13 0,07 0,03 0,06 0,30 0,60 0,15 27,24 24,12 21,20 198,710
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ 55 282 642 135805

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 20,92 12,34 17,84 2,73 1,04 2,47 2,07 1,62 1,66 2,28 1,59 1,88 2,27 1,34 1,94 0,01 0,01 0,01 8,40 4,01 7,40 1,27 0,43 1,16 1,36 1,77 0,92 1,85 1,12 1,57 1,28 1,31 0,95 44,44 26,58 37,80 249,020

İl Ortalaması 23,62 10,50 21,00 3,08 0,91 2,86 2,31 1,46 1,95 2,40 1,48 2,03 2,31 1,25 1,99 0,00 0,00 0,00 10,08 4,21 9,03 1,53 0,47 1,41 1,80 1,82 1,35 2,29 1,21 1,99 1,64 1,37 1,30 51,06 24,68 44,91 272,800

İlçe Ortalaması 23,58 10,66 20,91 3,09 0,96 2,85 2,28 1,60 1,88 2,32 1,50 1,95 2,27 1,26 1,96 0,00 0,00 0,00 9,04 4,03 8,03 1,48 0,45 1,36 1,57 1,80 1,12 1,93 1,13 1,65 1,49 1,28 1,17 49,05 24,67 42,88 267,850

Okul Ortalaması 17,58 11,76 14,64 2,58 0,95 2,35 1,51 1,87 1,04 1,20 1,22 0,90 1,93 1,04 1,67 0,00 0,00 0,00 4,13 3,22 3,32 0,09 0,05 0,08 0,29 1,25 -0,02 0,33 0,51 0,20 0,40 0,71 0,22 30,04 22,58 24,40 208,170

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

235,853 55,55
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

    -  211
RÜMEYSA TURKUT 120 35 11 74 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75437.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 15 190 453 75437 % 55,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABdBDB BC  AbDC aCdDBbEBADCCaDEBCeABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B  c bACc D          dD     C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

238,033 54,34
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

    -  0
Z Z 120 38 21 61 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(73790.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 13 187 447 73790 % 54,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 11 4 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABABDaCBC   Da dbacbBCEBADCCaDdBbDABEDb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeC B DBbbDD BCECe       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız       A b ad          e                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  c       C d        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

228,845 59,59
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12  -  250
FURKAN İÇİM 120 36 25 59 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(80929.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 19 199 474 80929 % 59,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABdBDBbBCbEAeDbcbCAeBeEBAD  CcEBbDABEcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız a Cd DeBdDDadcbECAad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B       a D         e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız      b              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 3 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

174,948 86,48
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12  -  255
KAAN ÇAKMAZ 120 16 20 84 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(117448.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 47 267 591 117448 % 86,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 11 24 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAeAacaecbb ADc  bb                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCAcaeBe        AD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BbdbAE                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız               dDb   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

292,375 28,21
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  220

120 55 17 48 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38314.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 103 273 38314 % 28,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BcEAbac     a  cCCABbDECABdCDDCEB DAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 0 5 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBBD AD ADB EC B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BAdACEAbDCb B  bC  d B CDdCCD           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız    bac              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 1 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 3 0 75

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

148,040 94,63
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  216
AHMET KORKMAZ 120 2 0 118 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(128507.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 53 279 621 128507 % 94,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız   A              C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

319,670 18,85
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  225
ARAFAT KAPTAN 120 64 16 40 60 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 64 175 25599 % 18,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAd BDB  C EADaCdCC DBeEBADCC DEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCAB  BA DDAcCEC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BabEcEA ECDbcBAE     BDC    C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 0 4 3,00 % 43

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  A   DDD C E cCaba  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 0 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

235,488 55,76
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  233
AYETULLAH BULUT 120 35 12 73 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75723.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 16 191 455 75723 % 55,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddBDc  C   DDC CdADBCE ADCCCDEBbDABEec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız              cbEC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B AE  A   DbD    a                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 3 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

251,228 47,00
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  205
AZRA AKGÜN 120 44 27 49 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(63828.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 163 406 63828 % 47,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız eAEADBB a cCDdADaCABADECABd DbaEBCDAcBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAa   e ADDdDcCEC e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız B  AC ed  bee                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız dd    CCeD  c ada bE

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 3 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

194,298 78,27
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  203
BEDİRHAN ŞAHİN 120 23 21 76 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 41 246 561 106301 % 78,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddBDa BC  AeD cdC ccC   D   D   b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız B CA eea     c EC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCA   A   D e     b d   b   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  e  ee       b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 2 1 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

219,605 64,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  0
BETÜL KAYA 120 35 35 50 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88153.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 26 212 499 88153 % 64,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 20 2 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABeBacecCD eeaCbedbDdCEa DCdCbbBbDABcDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BD AceaBdbDad d CA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B  E E dE Db B       Be b  dC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  A     e a          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 8 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

197,253 76,85
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  228
EFE BERK DEMİ R 120 23 17 80 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104365.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 39 242 553 104365 % 76,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 7 21 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADaB   BCD  eCCcc   C    DD    b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAB  aee  D  c EC d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACA          e    C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız e  e  e     b       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 2 1 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

239,118 53,73
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  125
ELİF TURGUT 120 40 28 52 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72962.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 12 185 445 72962 % 53,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddaADBB    CabADaCdBcDECABCCDDCaBCDeb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdBb          CEC B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 7 12 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 7 22 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACAdEcEebE B Dbe  e   C  C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız ddb      ee d a e  E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 3 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 2 1 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

220,353 64,50
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  223
EREN DEMİRAY 120 33 26 61 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 25 211 498 87588 % 64,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 13 10 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız cdEADaB   BCa  aCC c  bCAcadDbCbBbDAEB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAB  aee  D  c EC d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız  AC     DC    e C  Cb b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız e deD  CbDe A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 5 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

228,060 60,03
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  0
ERKAN KUŞ 120 34 19 67 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81525.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 21 201 476 81525 % 60,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdEeDc  EC Cc ADed Be ECAdeCa CEBCD  B D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C eD  e e D Dc ECDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız  AbACcA DbE Bc                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

245,250 50,31
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  208
EYLUL KAY 120 40 20 60 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 8 171 422 68326 % 50,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız cAEADdBb  cCDaA CC  A ECABCeDbC B D cB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız Cb  B D  D d cC C d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 6 12 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BeCACE bDC Cc D C    ed DaC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız    e          C a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 3 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

221,393 63,88
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  222
HALİM ER 120 34 28 58 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86754.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 24 209 494 86754 % 63,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBDc Bb  bDab CbAcBCEBADCeCb B D BcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız B CA eac        C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCe bbA  CDC ac  C  d   a          A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız de   e e       D  Bb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 4 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 2 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

266,903 39,11
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  227
HATİCE TATLIYÜZ 120 48 23 49 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 142 353 53117 % 39,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 7 9 22,25 % 56

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAd cDaacCD ADaC  C DBCEBADCCaDEBC  BE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCABeeBADD AcCEC        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B A     bd   B        D b   C   c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  A e DaeaCbd  CeAEeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 1 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 1 0 100

Soyağaçları (Otozomal) 1 1 0 100



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

187,083 81,53
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  0
HS      Ü* ** 120 21 23 76 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110727.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 44 254 574 110727 % 81,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 15 14 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız E Bc ba ce  Aeb dCe  B    D  ebbBbDAB*De

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız dcC    B D   c EC  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B  E EA      B        a                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız ddd                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 5 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

258,688 43,16
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  217
MELİSA GÜLEN 120 46 26 48 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(58619.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 148 374 58619 % 43,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEADcB  e  a bDCC BeDECABCCDDCbBeaAEBcD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAeD    ADD DcCEaDB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BACAa  aDbEd   b     e CD C       dE    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız A  a    ee Bd a     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 1 0 100

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

239,173 53,69
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  221
MERVAN KORK* 120 39 25 56 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72911.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 11 184 444 72911 % 53,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 11 13 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız edEADeB   BCc   CC B  Ebe CCcD aB D bBbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABD  e  D d cC C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 5 11 12,75 % 43

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 15 6 19 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA AC A Db CB D b  dbBbCD CC        A b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız A  e  d  b  c   a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 4 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 2 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

193,515 78,61
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  202
ÖMER ÜLKER 120 24 26 70 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106761.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 42 247 562 106761 % 78,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 14 12 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAcdBbe ce  AcD cCdADe Ed D a  bB aABE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız ceCABaD dDD  c Eb  e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız      E                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  eBc c       Aae    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 3 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 1 0 100

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

222,273 63,42
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  230
SAMETCAN TÜRKER 120 33 23 64 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86133.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 23 207 489 86133 % 63,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABddDa BC   DD  CC e CbcADadCbbBbDABE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız B CA  D         C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BCA       D e     b d a b   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız de   e e C deA D  Bb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 4 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

230,548 58,58
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  204
TUGBA HÜKENEK 120 37 29 54 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(79559.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 18 196 468 79559 % 58,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 17 8 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız e E ccdD ecCabeeCC dbDEC aCdDb bBbD EB D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız  ABDcB eAbDda dEC BA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 4 27 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız B   dE EDbECB        Bb  dC             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız A      CDe      a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 6 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 1 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

0,000 96,50
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  213
YAREN YARAR 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 54 281 633 131049 % 96,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 21 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

199,588 75,68
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  299
ADALET ÇELEBİ 120 27 30 63 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 37 239 549 102776 % 75,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 19 6 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ceEADa  ECBCaebbbCAddeECcda aD EBbe Ed e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABedBeecDDA c  C e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız B  A   cD b           a                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız    e   C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 3 7 21

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

245,960 49,92
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  207
ALPEREN YETİM 120 37 6 77 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(67791.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 170 419 67791 % 49,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdeBDB  C   D   eCA BCEBAD CeDEBCDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDC B DB  DDAc EC  c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 13 1 93

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

203,893 73,48
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  297
AVNİ HOCA 120 27 24 69 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99785.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 32 229 536 99785 % 73,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdABDaCaa dcDaed CdacCEBADCe D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCbBeeBdD     ECeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız Bd dAddC  D                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 3 3 21

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

182,850 83,33
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  290
BAHAR SİYAHKAYA 120 19 20 81 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(113170.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 46 260 584 113170 % 83,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcacDaB ECBCaCbD bAebaECABaeaDbbBebdEd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız          D               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız B     A                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 4 8 29

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

223,660 62,60
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  229
BEGÜM ANDIÇ 120 34 25 61 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85013.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 22 204 484 85013 % 62,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 18 1 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddBDaCcCb AbDbebCcDeeEceDCCCDbBCDABdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız B CABee ADDDdcC C De     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B  E d  b                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 6 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

242,505 51,84
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  243
BEYZANUR BAYTÜRK 120 39 19 62 34 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70403.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 10 178 432 70403 % 51,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADaB ca CDCADCCdBdDECAdeCDDeEBCeAcBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C BD B   DDdecCEC dA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız B      b                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız d   D       A   b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 10 4 71

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

236,120 55,39
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  0
CEREN BAZ 120 36 16 68 32 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 14 189 452 75229 % 55,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 8 10 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEADBB   BCaCc bb   eECABeCDDCEBCDAE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız       e be     ECbdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA ACEc DbE   a        C  C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız               C D   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 0 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayı Problemleri 4 1 0 25

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

0,000 96,50
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  257
EBUBEKİR KAPL* 120 12 16 92 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131049.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 54 281 633 131049 % 96,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 11 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcEdcddb   bc ADbb                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDdBeaeDD      D A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız                       b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

232,525 57,43
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  238
EMİR AKINCIOĞLU 120 36 21 63 30 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(77992.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 17 195 464 77992 % 57,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız cdE DB    eeD cDCC cAeECABadDcCEBbDAEBAc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdeD BeDAD dac ECbBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız Bc      D   B c C  C                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 5 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 2 0 50

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

153,648 93,26
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  289
EMRE ÇAPKU 120 9 20 91 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(126656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 52 278 615 126656 % 93,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 11 23 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız a c aDeb aDEbDc AeCbc                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız Bb  aeeBe      cC ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız      e              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 1 0 100

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

169,148 88,53
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  0
ENES GÜNAL 120 22 51 47 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 49 270 596 120232 % 88,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 25 3 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEAbac   dbDdcDdCdBdeECceaCbDebdbeAbBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABeaBDbbDDAccCdecad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 11 18 -1,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 11 28 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız eb dd   a d       ed ea    b A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız d bba               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 9 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

200,118 75,43
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  307
ENES YİĞİT 120 26 25 69 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102435.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 36 238 548 102435 % 75,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdABDaCaa dcDaed CdacCEBADCe D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCbBeeBdD     EbeDe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız Bd dAddC  D                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 3 3 21

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

202,845 74,00
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  281
ESRA KALKAN 120 28 29 63 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100499.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 33 233 541 100499 % 74,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BeEAcda  Cdab A ebcadDECAdaCeDCaBC  EBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CbcDdae deDdecCEC B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız Bb ebEA                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 4 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

163,890 90,26
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  240
FEVZA KÖSE 120 11 14 95 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122583.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 50 275 603 122583 % 90,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 8 24 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ccEeDc    BC   eCdd   EC     e  B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız       e Aa   cC e        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız    eD           a   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 1 1 7

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

218,245 65,68
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  258
HİLMİ GÜNAY 120 30 16 74 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89203.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 27 213 500 89203 % 65,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EABc DeCcb  ADabACCdDaC       DbBaDABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCABc Bda Dbc  C  B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız B       b                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

228,383 59,86
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  248
KAMİL İLKAY TÜRK 120 34 19 67 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(81294.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 20 200 475 81294 % 59,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız aAcc DeCdC dADD  CC Dab BAbC  D BdDAe D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDC BeaBADDDdcCEC Dd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız           D         e   b   C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız               aD    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 4 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

202,375 74,27
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  266
MERVE KÖSE 120 27 25 68 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 34 234 543 100860 % 74,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deEADeB   BCabcebbABbDECAdeCDDCEBCDA    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 8 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız      aeaee     Eebd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız B  A   cDb                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız               CcDcb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 2 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 0 0 0

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

201,205 74,88
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  218
MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 120 26 23 71 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(101688.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 35 235 544 101688 % 74,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAdccDa Bb  Abb AddcDaaE ADadCDEBbeABEDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BDCAceeaAe     EC ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 9 4 64

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

243,570 51,24
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  0
MUSTAFA ENES ACAR 120 41 26 53 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 173 425 69582 % 51,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BdaADaB   BCc bDbdbBADECcBeCDDCEBbDAEBe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABcBBDDe eAbc cC e      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA A EA  C Ce ac    a c D C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız b  e                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 2 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

195,490 77,69
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  264
ONUR ÇİMEN 120 28 40 52 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105511.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 40 245 559 105511 % 77,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 20 9 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dcaADacadCdCc ADaCed b    CdbD  BdDecdd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CAcDBBaeADDdDcCECDd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA Ae d Dea        e                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 0 9 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız   abc e  b    a e ec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 2 8 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 1 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

211,625 69,32
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  235
REYHAN KORKMAZ 120 32 33 55 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(94145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 30 223 519 94145 % 69,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEADad  ddCD A CCdBbDECAdCeaDabBbDbEBeD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CeB dBeccDDd c ECDe      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız BA A   d ab                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız    eacb       C b c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 8 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

155,265 92,83
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  285
SAFA ÇORBACI 120 13 34 73 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(126066.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 51 277 613 126066 % 92,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 22 10 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız ddEAacebdbddadcDdCdddeECceaCbD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABDBaecce               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 7 23 -1,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 7 33 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız acbba   a d                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 2 4 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

256,543 44,21
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  262
SALİM ŞEN 120 44 20 56 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(60039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 153 382 60039 % 44,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız aeEADBB  eBCa AeCCbBdbEC BCCDDeEBCDAEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CdBDBBDDADDeDcbECDce     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız Bc A   aD b                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız d  e                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 12 2 86

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

216,968 66,41
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  239
SEDANUR ERİKLİ 120 34 33 53 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(90192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 28 216 506 90192 % 66,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddBDa cC EcDDCACCdbBCaBeDaCCbaBCDABEDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BcCAcaaBceD ec Ea        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 6 33 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız  b        ad            a e b          D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız  A a e        dDb  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 11 3 79

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 1 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

186,958 81,60
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  246
SENA AYAZ 120 26 43 51 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110813.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 45 255 575 110813 % 81,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 21 5 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deaAD Ba  ceDCcebbAddbaC BaCebC BCDAbede

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CABccBeaeDD  cdEaDdA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 9 21 -2,25 % 0

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 1 9 30 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız  bb     ad     a  c   a   b e         D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız A  e a        dbD   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 6 8 43

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

199,533 75,70
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  237
SUDE FİLİZ 120 24 17 79 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102801.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 38 240 550 102801 % 75,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 11 10 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EAddBDB B b AeDbcaCbDBebBADCCCDbB       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız   Cecc B  Db cCEe        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 1 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 7 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 0 0 0

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

208,240 71,15
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  294
SÜMEYRA BAĞATUR 120 29 26 65 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(96622.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 31 226 525 96622 % 71,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B EABABDBCBCDEADDCACCADBCEBADCCCDEBCDABEDA

Cevaplarınız EbddcDBCBa  ADaC   cD  E  DebebEBCa BE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BDCABDDBADDDABCECADBBCBEE

Cevaplarınız BeCeBbeBcD  A  ECAbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BCAEAEACECDCDBAEDCEBCBDCECDCCACDEBCAEEED

Cevaplarınız BdbdAddC  D                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EABBCDDDCCDEBACDAEBA

Cevaplarınız a    e              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 4 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

EBOB-EKOK 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

215,410 67,29
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  241
ŞURANUR DOĞAN 120 29 16 75 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91381.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 29 220 513 91381 % 67,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 8 14 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız deEADdB   BCDbADbC B  ECAB     dB eAcB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CeBcBBeDAaDd   EbDcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız B                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız d                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 5 1 36

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

171,720 87,65
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  242
YASİN KELEŞ 120 12 7 101 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(119033.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 48 269 593 119033 % 87,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız BcEAb   E BC   D       C     D  B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız CeBc     e        c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız d                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 2 0 14

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Renkler 1 0 0 0

Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0



ÇAP TYT TÜRKİYE GENELİ

193,140 78,77
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  252
YUNUS EMRE ORUÇ 120 25 30 65 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106977.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 43 248 564 106977 % 78,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 55 282 642 135805

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BAEADBBDECBCDCADCCABADECABCCDDCEBCDAEBAD

Cevaplarınız dda Dad  ddCD b C dBbDEC dCeaDCbBbDbEBAD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A CABDBBDDADDADBCECDBABEEBC

Cevaplarınız C B  Bee DDb ceEC d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BACACEAEDCECBADDCEBCEBECDCCCDACBCDEEAEDE

Cevaplarınız        a  b                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A ABEDDBCCDDCBAECADBAE

Cevaplarınız e  eacb       C b   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Nesne - Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı 1 0 0 0

Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 14 8 6 57

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Boylardan Devlete 1 1 0 100

Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0

XIX. Yüzyılda Sosyal Hayattaki Değişimler 1 1 0 100

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Düşünme ve Akıl Yürütmede Dilin Önemi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

EBOB-EKOK 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Problemleri 4 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

İvme 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Renkler 1 0 1 0

Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Madde Döngüleri 1 0 0 0

Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0
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