
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,7410,41 19,14 2,88 0,87 2,66 1,96 1,86 1,49 2,36 1,45 2,00 3,71 0,48 3,60 0,01 0,01 0,01 7,27 3,53 6,39 0,89 0,35 0,80 1,15 1,90 0,68 1,80 1,23 1,49 1,43 1,09 1,15 45,2023,18 39,41 254,050

Okul Ortalaması 17,6112,05 14,60 2,44 1,21 2,14 1,68 1,89 1,21 1,96 1,07 1,70 3,25 0,47 3,13 0,00 0,00 0,00 3,79 3,49 2,92 0,07 0,19 0,02 0,30 1,63 -0,11 0,86 0,81 0,66 0,67 0,65 0,50 32,6323,46 26,77 208,920

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 32 4 31,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 13 8 11,00 0 5 -1,25 4 2 3,50 3 2 2,50 68 23 62,25 326,155 36026

2 200 BETÜL KAYA 12A 26 11 23,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 9 5 7,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 53 23 47,25 281,883 74330

3 204 TUĞBA HÜKENEK 12A 25 7 23,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 9 5 7,75 3 1 2,75 1 0 1,00 51 16 47,00 281,068 75248

4 262 SALİM ŞEN 12B 30 4 29,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 50 11 47,25 280,925 75403

5 227 HATİCE TATLIYÜZ 12A 25 10 22,50 4 0 4,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 49 22 43,50 270,625 87672

6 220 ALİM KORKMA 12A 24 6 22,50 4 0 4,00 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 11 3 10,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 48 20 43,00 268,995 89745

7 208 EYLÜL KAY 12A 24 9 21,75 3 0 3,00 3 0 3,00 10 3 9,25 0 6 -1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 46 22 40,50 261,623 99282

8 244 BERİTAN TOPGAÇ 12B 25 8 23,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 4 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 44 17 39,75 259,125 102643

9 205 AZRA AKGÜN 12A 25 8 23,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 45 23 39,25 257,575 104742

10 223 EREN DEMİRAY 12A 23 10 20,50 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 3 3 2,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 43 18 38,50 255,765 107207

11 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 26 6 24,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 41 12 38,00 253,595 110091

12 243 BEYZA NUR BAYTÜRK 12B 25 8 23,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 17 37,75 253,025 110859

13 217 MELİSA GÜLEN 12A 23 6 21,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 4 3,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 42 20 37,00 250,975 113607

14 0 FURKAN İÇİM 12B 23 13 19,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 4 2,00 1 0 1,00 41 21 35,75 247,438 118510

15 228 EFE BERK DEMİR 12A 21 8 19,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 40 19 35,25 246,035 120387

16 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 20 10 17,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 10 4 9,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 41 24 35,00 245,505 121106

17 280 ERKAN KUŞ 12A 21 8 19,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 7 1 6,75 37 10 34,50 243,720 123560

18 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 23 9 20,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 37 16 33,00 238,963 129935

19 233 AYETULLAH BULUT 12A 28 4 27,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 2 3,50 35 7 33,25 238,905 130009

20 221 MERVAN KORKMA 12A 18 12 15,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 8 4 7,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 37 18 32,50 238,310 130809

21 235 REYHAN KORKMAZ 12B 17 12 14,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 8 4 7,00 37 21 31,75 236,065 133821

22 0 ZEH A ÖZTÜRK 12 20 11 17,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 1 0,75 37 21 31,75 235,693 134324

23 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 24 10 21,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 4 3,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 1 0,75 39 29 31,75 235,200 134952

24 355 EMİN SOYALAN 12B 21 14 17,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 35 20 30,00 230,325 141332

25 222 HALİM ER 12A 20 10 17,50 2 0 2,00 1 4 0,00 10 6 8,50 0 6 -1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 37 30 29,50 228,875 143212

26 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 18 10 15,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 33 15 29,25 228,420 143761

27 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 19 9 16,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 33 15 29,25 228,158 144079

28 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 20 15 16,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 34 24 28,00 224,518 148530

29 240 FEVZA KÖSE 12B 14 10 11,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 1 4,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 33 21 27,75 224,350 148735
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,7410,41 19,14 2,88 0,87 2,66 1,96 1,86 1,49 2,36 1,45 2,00 3,71 0,48 3,60 0,01 0,01 0,01 7,27 3,53 6,39 0,89 0,35 0,80 1,15 1,90 0,68 1,80 1,23 1,49 1,43 1,09 1,15 45,2023,18 39,41 254,050

Okul Ortalaması 17,6112,05 14,60 2,44 1,21 2,14 1,68 1,89 1,21 1,96 1,07 1,70 3,25 0,47 3,13 0,00 0,00 0,00 3,79 3,49 2,92 0,07 0,19 0,02 0,30 1,63 -0,11 0,86 0,81 0,66 0,67 0,65 0,50 32,6323,46 26,77 208,920

KATILIMLAR

30 238 EMİR AKINCIOĞLU 12B 12 12 9,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 1 4,75 1 0 1,00 31 18 26,50 220,900 152777

31 202 ÖMER ÜLKER 12 12 16 8,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 33 29 25,75 218,825 155176

32 279 YUSUF CİHAN YİĞİT 12A 23 7 21,25 2 1 1,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 29 11 26,25 218,513 155532

33 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 18 16 14,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 33 29 25,75 217,945 156174

34 256 HAMZA BAYKARA 12B 18 17 13,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 33 30 25,50 217,223 156986

35 242 YASİN KELEŞ 12B 19 17 14,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 33 31 25,25 216,338 157968

36 0 S    *   * *YAİ NA 12A 12 14 8,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 8 5 6,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 32 29 24,75 215,800 158601

37 213 YAREN YARAR 12A 14 5 12,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 7 1 6,75 1 1 0,75 26 8 24,00 212,853 161815

38 285 SAFA ÇORBACI       U 12B 19 14 15,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 12 0,00 0 6 -1,50 33 36 24,00 212,405 162320

39 0 ONUR ÇİMEN 12B 16 20 11,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 8 0,00 2 4 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 34 43 23,25 210,925 163927

40 237 SUDE FİLİZ 12B 20 8 18,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 28 20 23,00 209,060 165876

41 294 SÜMEYRA BAĞATUR 12B 15 17 10,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 28 22 22,50 208,633 166301

42 281 ESRA KALKAN 12B 18 17 13,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 30 30 22,50 208,123 166818

43 306 ZEYNEP DURMUŞ 12B 17 14 13,50 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 26 22 20,50 202,165 172676

44 254 SEFA ÖZAY 12B 11 13 7,75 4 0 4,00 1 3 0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 3 3 2,25 25 19 20,25 202,148 172698

45 286 ENES GÜNAL 12B 15 19 10,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 10 0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 31 44 20,00 201,078 173717

46 299 ADALET ÇELEBİ 12B 15 16 11,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 26 30 18,50 196,490 177860

47 307 ENES YİĞİT 12B 15 16 11,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 24 23 18,25 195,685 178588

48 302 YELDA ÖZKAN 12B 13 20 8,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 24 34 15,50 187,780 185201

49 0 C E L A L Ö K S Ü Z 12A 13 23 7,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 10 -1,50 0 1 -0,25 24 44 13,00 180,308 190800

50 289 EMRE ÇAPKU 12B 7 14 3,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 16 21 10,75 173,990 195021

51 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 6 11 3,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 8 14 4,50 155,168 205073

52 216 AHMET KORKMAZ 12A 8 32 0,00 6 8 4,00 14 40 4,00 154,080 205511

53 0   0 0 0,00

54 0   0 0 0,00

55 0   0 0 0,00

56 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA12B 7 33 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 7 23 1,25 1 9 -1,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 22 98 -2,50

57 283 BEYZA ÖZCOŞKUN 12B 1 34 -7,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 11 0,25 9 58 -5,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,7410,41 19,14 2,88 0,87 2,66 1,96 1,86 1,49 2,36 1,45 2,00 3,71 0,48 3,60 0,01 0,01 0,01 7,27 3,53 6,39 0,89 0,35 0,80 1,15 1,90 0,68 1,80 1,23 1,49 1,43 1,09 1,15 45,2023,18 39,41 254,050

Okul Ortalaması 17,6112,05 14,60 2,44 1,21 2,14 1,68 1,89 1,21 1,96 1,07 1,70 3,25 0,47 3,13 0,00 0,00 0,00 3,79 3,49 2,92 0,07 0,19 0,02 0,30 1,63 -0,11 0,86 0,81 0,66 0,67 0,65 0,50 32,6323,46 26,77 208,920

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
  12 12A 12B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  12 12A 12B



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,7410,41 19,14 2,88 0,87 2,66 1,96 1,86 1,49 2,36 1,45 2,00 3,71 0,48 3,60 0,01 0,01 0,01 7,27 3,53 6,39 0,89 0,35 0,80 1,15 1,90 0,68 1,80 1,23 1,49 1,43 1,09 1,15 45,2023,18 39,41 254,050

Okul Ortalaması 17,6112,05 14,60 2,44 1,21 2,14 1,68 1,89 1,21 1,96 1,07 1,70 3,25 0,47 3,13 0,00 0,00 0,00 3,79 3,49 2,92 0,07 0,19 0,02 0,30 1,63 -0,11 0,86 0,81 0,66 0,67 0,65 0,50 32,6323,46 26,77 208,920

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0   0 0 0,00

2 0   0 0 0,00

3 0   0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,7410,41 19,14 2,88 0,87 2,66 1,96 1,86 1,49 2,36 1,45 2,00 3,71 0,48 3,60 0,01 0,01 0,01 7,27 3,53 6,39 0,89 0,35 0,80 1,15 1,90 0,68 1,80 1,23 1,49 1,43 1,09 1,15 45,2023,18 39,41 254,050

Okul Ortalaması 17,6112,05 14,60 2,44 1,21 2,14 1,68 1,89 1,21 1,96 1,07 1,70 3,25 0,47 3,13 0,00 0,00 0,00 3,79 3,49 2,92 0,07 0,19 0,02 0,30 1,63 -0,11 0,86 0,81 0,66 0,67 0,65 0,50 32,6323,46 26,77 208,920

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 ZEH A ÖZTÜRK 12 20 11 17,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 1 0,75 37 21 31,75 235,693 134324

2 202 ÖMER ÜLKER 12 12 16 8,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 33 29 25,75 218,825 155176

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,7410,41 19,14 2,88 0,87 2,66 1,96 1,86 1,49 2,36 1,45 2,00 3,71 0,48 3,60 0,01 0,01 0,01 7,27 3,53 6,39 0,89 0,35 0,80 1,15 1,90 0,68 1,80 1,23 1,49 1,43 1,09 1,15 45,2023,18 39,41 254,050

Okul Ortalaması 17,6112,05 14,60 2,44 1,21 2,14 1,68 1,89 1,21 1,96 1,07 1,70 3,25 0,47 3,13 0,00 0,00 0,00 3,79 3,49 2,92 0,07 0,19 0,02 0,30 1,63 -0,11 0,86 0,81 0,66 0,67 0,65 0,50 32,6323,46 26,77 208,920

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 32 4 31,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 13 8 11,00 0 5 -1,25 4 2 3,50 3 2 2,50 68 23 62,25 326,155 36026

2 200 BETÜL KAYA 12A 26 11 23,25 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 9 5 7,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 0 2,00 53 23 47,25 281,883 74330

3 204 TUĞBA HÜKENEK 12A 25 7 23,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 9 5 7,75 3 1 2,75 1 0 1,00 51 16 47,00 281,068 75248

4 227 HATİCE TATLIYÜZ 12A 25 10 22,50 4 0 4,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 49 22 43,50 270,625 87672

5 220 ALİM KORKMA 12A 24 6 22,50 4 0 4,00 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 11 3 10,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 48 20 43,00 268,995 89745

6 208 EYLÜL KAY 12A 24 9 21,75 3 0 3,00 3 0 3,00 10 3 9,25 0 6 -1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 46 22 40,50 261,623 99282

7 205 AZRA AKGÜN 12A 25 8 23,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 45 23 39,25 257,575 104742

8 223 EREN DEMİRAY 12A 23 10 20,50 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 3 3 2,25 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 43 18 38,50 255,765 107207

9 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 26 6 24,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 41 12 38,00 253,595 110091

10 217 MELİSA GÜLEN 12A 23 6 21,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 0 4,00 4 4 3,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 42 20 37,00 250,975 113607

11 228 EFE BERK DEMİR 12A 21 8 19,00 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 9 3 8,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 40 19 35,25 246,035 120387

12 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 20 10 17,50 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 0 3,00 10 4 9,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 41 24 35,00 245,505 121106

13 280 ERKAN KUŞ 12A 21 8 19,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 7 1 6,75 37 10 34,50 243,720 123560

14 233 AYETULLAH BULUT 12A 28 4 27,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 2 3,50 35 7 33,25 238,905 130009

15 221 MERVAN KORKMA 12A 18 12 15,00 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 8 4 7,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 37 18 32,50 238,310 130809

16 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 24 10 21,50 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 4 3,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 1 1 0,75 39 29 31,75 235,200 134952

17 222 HALİM ER 12A 20 10 17,50 2 0 2,00 1 4 0,00 10 6 8,50 0 6 -1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 37 30 29,50 228,875 143212

18 279 YUSUF CİHAN YİĞİT 12A 23 7 21,25 2 1 1,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 29 11 26,25 218,513 155532

19 0 S    *   * *YAİ NA 12A 12 14 8,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 8 5 6,75 1 2 0,50 3 1 2,75 1 1 0,75 32 29 24,75 215,800 158601

20 213 YAREN YARAR 12A 14 5 12,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 7 1 6,75 1 1 0,75 26 8 24,00 212,853 161815

21 0 C E L A L Ö K S Ü Z 12A 13 23 7,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 1 10 -1,50 0 1 -0,25 24 44 13,00 180,308 190800

22 216 AHMET KORKMAZ 12A 8 32 0,00 6 8 4,00 14 40 4,00 154,080 205511



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,7410,41 19,14 2,88 0,87 2,66 1,96 1,86 1,49 2,36 1,45 2,00 3,71 0,48 3,60 0,01 0,01 0,01 7,27 3,53 6,39 0,89 0,35 0,80 1,15 1,90 0,68 1,80 1,23 1,49 1,43 1,09 1,15 45,2023,18 39,41 254,050

Okul Ortalaması 17,6112,05 14,60 2,44 1,21 2,14 1,68 1,89 1,21 1,96 1,07 1,70 3,25 0,47 3,13 0,00 0,00 0,00 3,79 3,49 2,92 0,07 0,19 0,02 0,30 1,63 -0,11 0,86 0,81 0,66 0,67 0,65 0,50 32,6323,46 26,77 208,920

SINIF: 12A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,7410,41 19,14 2,88 0,87 2,66 1,96 1,86 1,49 2,36 1,45 2,00 3,71 0,48 3,60 0,01 0,01 0,01 7,27 3,53 6,39 0,89 0,35 0,80 1,15 1,90 0,68 1,80 1,23 1,49 1,43 1,09 1,15 45,2023,18 39,41 254,050

Okul Ortalaması 17,6112,05 14,60 2,44 1,21 2,14 1,68 1,89 1,21 1,96 1,07 1,70 3,25 0,47 3,13 0,00 0,00 0,00 3,79 3,49 2,92 0,07 0,19 0,02 0,30 1,63 -0,11 0,86 0,81 0,66 0,67 0,65 0,50 32,6323,46 26,77 208,920

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 262 SALİM ŞEN 12B 30 4 29,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 50 11 47,25 280,925 75403

2 244 BERİTAN TOPGAÇ 12B 25 8 23,00 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 4 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 44 17 39,75 259,125 102643

3 243 BEYZA NUR BAYTÜRK 12B 25 8 23,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 17 37,75 253,025 110859

4 0 FURKAN İÇİM 12B 23 13 19,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 4 2,00 1 0 1,00 41 21 35,75 247,438 118510

5 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 23 9 20,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 37 16 33,00 238,963 129935

6 235 REYHAN KORKMAZ 12B 17 12 14,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 8 4 7,00 37 21 31,75 236,065 133821

7 355 EMİN SOYALAN 12B 21 14 17,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 35 20 30,00 230,325 141332

8 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 18 10 15,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 33 15 29,25 228,420 143761

9 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 19 9 16,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 33 15 29,25 228,158 144079

10 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 20 15 16,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 34 24 28,00 224,518 148530

11 240 FEVZA KÖSE 12B 14 10 11,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 1 4,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 33 21 27,75 224,350 148735

12 238 EMİR AKINCIOĞLU 12B 12 12 9,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 1 4,75 1 0 1,00 31 18 26,50 220,900 152777

13 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 18 16 14,00 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 33 29 25,75 217,945 156174

14 256 HAMZA BAYKARA 12B 18 17 13,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 33 30 25,50 217,223 156986

15 242 YASİN KELEŞ 12B 19 17 14,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 33 31 25,25 216,338 157968

16 285 SAFA ÇORBACI       U 12B 19 14 15,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 12 0,00 0 6 -1,50 33 36 24,00 212,405 162320

17 0 ONUR ÇİMEN 12B 16 20 11,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 8 0,00 2 4 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 34 43 23,25 210,925 163927

18 237 SUDE FİLİZ 12B 20 8 18,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 28 20 23,00 209,060 165876

19 294 SÜMEYRA BAĞATUR 12B 15 17 10,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 28 22 22,50 208,633 166301

20 281 ESRA KALKAN 12B 18 17 13,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 4 -1,00 30 30 22,50 208,123 166818

21 306 ZEYNEP DURMUŞ 12B 17 14 13,50 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 26 22 20,50 202,165 172676

22 254 SEFA ÖZAY 12B 11 13 7,75 4 0 4,00 1 3 0,25 2 0 2,00 4 0 4,00 3 3 2,25 25 19 20,25 202,148 172698

23 286 ENES GÜNAL 12B 15 19 10,25 3 2 2,50 1 4 0,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 10 0,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 31 44 20,00 201,078 173717

24 299 ADALET ÇELEBİ 12B 15 16 11,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 26 30 18,50 196,490 177860

25 307 ENES YİĞİT 12B 15 16 11,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 24 23 18,25 195,685 178588

26 302 YELDA ÖZKAN 12B 13 20 8,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 24 34 15,50 187,780 185201

27 289 EMRE ÇAPKU 12B 7 14 3,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 16 21 10,75 173,990 195021

28 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 6 11 3,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 8 14 4,50 155,168 205073



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,7410,41 19,14 2,88 0,87 2,66 1,96 1,86 1,49 2,36 1,45 2,00 3,71 0,48 3,60 0,01 0,01 0,01 7,27 3,53 6,39 0,89 0,35 0,80 1,15 1,90 0,68 1,80 1,23 1,49 1,43 1,09 1,15 45,2023,18 39,41 254,050

Okul Ortalaması 17,6112,05 14,60 2,44 1,21 2,14 1,68 1,89 1,21 1,96 1,07 1,70 3,25 0,47 3,13 0,00 0,00 0,00 3,79 3,49 2,92 0,07 0,19 0,02 0,30 1,63 -0,11 0,86 0,81 0,66 0,67 0,65 0,50 32,6323,46 26,77 208,920

SINIF: 12B

KATILIMLAR

29 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA12B 7 33 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 7 23 1,25 1 9 -1,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 22 98 -2,50

30 283 BEYZA ÖZCOŞKUN 12B 1 34 -7,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 11 0,25 9 58 -5,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 10,4 19,14 10,9 4,7 9,76 8,2 3,9 7,19 4,4 4,2 3,32 45,2 23,2 39,41 254,050

Okul Ortalaması 17,6 12,1 14,60 9,3 4,7 8,17 3,9 3,7 2,94 1,8 3,1 1,05 32,6 23,5 26,76 208,920

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 32 4 31,00 16 2 15,50 13 8 11,00 7 9 4,75 68 23 62,25 326,155 1 1 64 168 36026

2 200 BETÜL KAYA 12A 26 11 23,25 12 4 11,00 9 5 7,75 6 3 5,25 53 23 47,25 281,883 2 2 147 297 74330

3 204 TUĞBA HÜKENEK 12A 25 7 23,25 13 3 12,25 9 5 7,75 4 1 3,75 51 16 47,00 281,068 3 3 151 301 75248

4 262 SALİM ŞEN 12B 30 4 29,00 16 4 15,00 4 3 3,25 50 11 47,25 280,925 1 4 152 303 75403

5 227 HATİCE TATLIYÜZ 12A 25 10 22,50 13 5 11,75 5 1 4,75 6 6 4,50 49 22 43,50 270,625 4 5 167 332 87672

6 220 ALİM KORKMA 12A 24 6 22,50 10 5 8,75 11 3 10,25 3 6 1,50 48 20 43,00 268,995 5 6 172 338 89745

7 208 EYLÜL KAY 12A 24 9 21,75 6 0 6,00 10 3 9,25 6 10 3,50 46 22 40,50 261,623 6 7 187 365 99282

8 244 BERİTAN TOPGAÇ 12B 25 8 23,00 14 4 13,00 3 4 2,00 2 1 1,75 44 17 39,75 259,125 2 8 193 375 102643

9 205 AZRA AKGÜN 12A 25 8 23,00 13 3 12,25 4 3 3,25 3 9 0,75 45 23 39,25 257,575 7 9 196 384 104742

10 223 EREN DEMİRAY 12A 23 10 20,50 12 1 11,75 3 3 2,25 5 4 4,00 43 18 38,50 255,765 8 10 199 391 107207

11 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 26 6 24,50 10 2 9,50 4 2 3,50 1 2 0,50 41 12 38,00 253,595 9 11 202 398 110091

12 243 BEYZA NUR BAYTÜRK 12B 25 8 23,00 13 4 12,00 3 2 2,50 1 3 0,25 42 17 37,75 253,025 3 12 204 400 110859

13 217 MELİSA GÜLEN 12A 23 6 21,50 11 4 10,00 6 5 4,75 2 5 0,75 42 20 37,00 250,975 10 13 210 410 113607

14 0 FURKAN İÇİM 12B 23 13 19,75 14 4 13,00 3 4 2,00 1 0 1,00 41 21 35,75 247,438 4 14 212 416 118510

15 228 EFE BERK DEMİR 12A 21 8 19,00 8 5 6,75 9 3 8,25 2 3 1,25 40 19 35,25 246,035 11 15 213 421 120387

16 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 20 10 17,50 8 5 6,75 10 5 8,75 3 4 2,00 41 24 35,00 245,505 12 16 214 422 121106

17 280 ERKAN KUŞ 12A 21 8 19,00 9 1 8,75 7 1 6,75 37 10 34,50 243,720 13 17 217 430 123560

18 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 23 9 20,75 12 5 10,75 2 2 1,50 37 16 33,00 238,963 5 18 223 446 129935

19 233 AYETULLAH BULUT 12A 28 4 27,00 3 1 2,75 4 2 3,50 35 7 33,25 238,905 14 19 224 447 130009

20 221 MERVAN KORKMA 12A 18 12 15,00 8 1 7,75 8 4 7,00 3 1 2,75 37 18 32,50 238,310 15 20 225 451 130809

21 235 REYHAN KORKMAZ 12B 17 12 14,00 12 5 10,75 8 4 7,00 37 21 31,75 236,065 6 21 230 459 133821

22 0 ZEH A ÖZTÜRK 12 20 11 17,25 12 7 10,25 3 0 3,00 2 3 1,25 37 21 31,75 235,693 1 22 232 462 134324

23 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 24 10 21,50 6 6 4,50 4 4 3,00 5 9 2,75 39 29 31,75 235,200 16 23 233 465 134952

24 355 EMİN SOYALAN 12B 21 14 17,50 14 6 12,50 35 20 30,00 230,325 7 24 237 481 141332

25 222 HALİM ER 12A 20 10 17,50 3 4 2,00 10 6 8,50 4 10 1,50 37 30 29,50 228,875 17 25 242 486 143212

26 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 18 10 15,50 12 2 11,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 33 15 29,25 228,420 8 26 244 488 143761

27 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 19 9 16,75 11 4 10,00 3 2 2,50 33 15 29,25 228,158 9 27 247 491 144079

28 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 20 15 16,25 10 7 8,25 2 1 1,75 2 1 1,75 34 24 28,00 224,518 10 28 254 505 148530

29 240 FEVZA KÖSE 12B 14 10 11,50 12 6 10,50 5 1 4,75 2 4 1,00 33 21 27,75 224,350 11 29 255 506 148735

30 238 EMİR AKINCIOĞLU 12B 12 12 9,00 13 5 11,75 5 1 4,75 1 0 1,00 31 18 26,50 220,900 12 30 261 518 152777

31 202 ÖMER ÜLKER 12 12 16 8,00 15 4 14,00 2 3 1,25 4 6 2,50 33 29 25,75 218,825 2 31 264 524 155176

32 279 YUSUF CİHAN YİĞİT 12A 23 7 21,25 6 2 5,50 0 2 -0,50 29 11 26,25 218,513 18 32 265 527 155532

33 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 18 16 14,00 12 7 10,25 2 2 1,50 1 4 0,00 33 29 25,75 217,945 13 33 266 530 156174

34 256 HAMZA BAYKARA 12B 18 17 13,75 12 7 10,25 2 2 1,50 1 4 0,00 33 30 25,50 217,223 14 34 267 532 156986

35 242 YASİN KELEŞ 12B 19 17 14,75 12 7 10,25 1 3 0,25 1 4 0,00 33 31 25,25 216,338 15 35 268 534 157968

36 0 S    *   * *YAİ NA 12A 12 14 8,50 7 6 5,50 8 5 6,75 5 4 4,00 32 29 24,75 215,800 19 36 269 536 158601

37 213 YAREN YARAR 12A 14 5 12,75 4 1 3,75 7 1 6,75 1 1 0,75 26 8 24,00 212,853 20 37 274 544 161815

38 285 SAFA ÇORBACI       U 12B 19 14 15,50 11 4 10,00 3 12 0,00 0 6 -1,50 33 36 24,00 212,405 16 38 276 546 162320

39 0 ONUR ÇİMEN 12B 16 20 11,00 11 9 8,75 2 8 0,00 5 6 3,50 34 43 23,25 210,925 17 39 279 554 163927

40 237 SUDE FİLİZ 12B 20 8 18,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 0 6 -1,50 28 20 23,00 209,060 18 40 286 567 165876

41 294 SÜMEYRA BAĞATUR 12B 15 17 10,75 10 5 8,75 1 0 1,00 2 0 2,00 28 22 22,50 208,633 19 41 288 569 166301

42 281 ESRA KALKAN 12B 18 17 13,75 12 6 10,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 30 30 22,50 208,123 20 42 290 572 166818

43 306 ZEYNEP DURMUŞ 12B 17 14 13,50 8 5 6,75 1 3 0,25 26 22 20,50 202,165 21 43 299 589 172676

44 254 SEFA ÖZAY 12B 11 13 7,75 11 3 10,25 3 3 2,25 25 19 20,25 202,148 22 44 300 590 172698

45 286 ENES GÜNAL 12B 15 19 10,25 11 8 9,00 3 10 0,50 2 7 0,25 31 44 20,00 201,078 23 45 302 594 173717

46 299 ADALET ÇELEBİ 12B 15 16 11,00 8 8 6,00 1 3 0,25 2 3 1,25 26 30 18,50 196,490 24 46 307 604 177860

47 307 ENES YİĞİT 12B 15 16 11,00 9 7 7,25 24 23 18,25 195,685 25 47 308 605 178588

48 302 YELDA ÖZKAN 12B 13 20 8,00 10 8 8,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 24 34 15,50 187,780 26 48 316 621 185201
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 10,4 19,14 10,9 4,7 9,76 8,2 3,9 7,19 4,4 4,2 3,32 45,2 23,2 39,41 254,050

Okul Ortalaması 17,6 12,1 14,60 9,3 4,7 8,17 3,9 3,7 2,94 1,8 3,1 1,05 32,6 23,5 26,76 208,920

KATILIMLAR

49 0 C E L A L Ö K S Ü Z 12A 13 23 7,25 10 10 7,50 1 10 -1,50 0 1 -0,25 24 44 13,00 180,308 21 49 320 633 190800

50 289 EMRE ÇAPKU 12B 7 14 3,50 9 5 7,75 0 2 -0,50 16 21 10,75 173,990 27 50 322 640 195021

51 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 6 11 3,25 2 3 1,25 8 14 4,50 155,168 28 51 332 671 205073

52 216 AHMET KORKMAZ 12A 8 32 0,00 6 8 4,00 14 40 4,00 154,080 22 52 333 672 205511

53 0   0 0 0,00

54 0   0 0 0,00

55 0   0 0 0,00

56 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA12B 7 33 -1,25 3 17 -1,25 8 32 0,00 4 16 0,00 22 98 -2,50

57 283 BEYZA ÖZCOŞKUN 12B 1 34 -7,50 5 13 1,75 3 11 0,25 9 58 -5,50

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
  12 12A 12B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  12 12A 12B



   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 10,4 19,14 10,9 4,7 9,76 8,2 3,9 7,19 4,4 4,2 3,32 45,2 23,2 39,41 254,050

Okul Ortalaması 17,6 12,1 14,60 9,3 4,7 8,17 3,9 3,7 2,94 1,8 3,1 1,05 32,6 23,5 26,76 208,920

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0   0 0 0,00

2 0   0 0 0,00

3 0   0 0 0,00

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



12 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 10,4 19,14 10,9 4,7 9,76 8,2 3,9 7,19 4,4 4,2 3,32 45,2 23,2 39,41 254,050

Okul Ortalaması 17,6 12,1 14,60 9,3 4,7 8,17 3,9 3,7 2,94 1,8 3,1 1,05 32,6 23,5 26,76 208,920

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 ZEH A ÖZTÜRK 12 20 11 17,25 12 7 10,25 3 0 3,00 2 3 1,25 37 21 31,75 235,693 1 22 232 462 134324

2 202 ÖMER ÜLKER 12 12 16 8,00 15 4 14,00 2 3 1,25 4 6 2,50 33 29 25,75 218,825 2 31 264 524 155176
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12A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 10,4 19,14 10,9 4,7 9,76 8,2 3,9 7,19 4,4 4,2 3,32 45,2 23,2 39,41 254,050

Okul Ortalaması 17,6 12,1 14,60 9,3 4,7 8,17 3,9 3,7 2,94 1,8 3,1 1,05 32,6 23,5 26,76 208,920

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 32 4 31,00 16 2 15,50 13 8 11,00 7 9 4,75 68 23 62,25 326,155 1 1 64 168 36026

2 200 BETÜL KAYA 12A 26 11 23,25 12 4 11,00 9 5 7,75 6 3 5,25 53 23 47,25 281,883 2 2 147 297 74330

3 204 TUĞBA HÜKENEK 12A 25 7 23,25 13 3 12,25 9 5 7,75 4 1 3,75 51 16 47,00 281,068 3 3 151 301 75248

4 227 HATİCE TATLIYÜZ 12A 25 10 22,50 13 5 11,75 5 1 4,75 6 6 4,50 49 22 43,50 270,625 4 5 167 332 87672

5 220 ALİM KORKMA 12A 24 6 22,50 10 5 8,75 11 3 10,25 3 6 1,50 48 20 43,00 268,995 5 6 172 338 89745

6 208 EYLÜL KAY 12A 24 9 21,75 6 0 6,00 10 3 9,25 6 10 3,50 46 22 40,50 261,623 6 7 187 365 99282

7 205 AZRA AKGÜN 12A 25 8 23,00 13 3 12,25 4 3 3,25 3 9 0,75 45 23 39,25 257,575 7 9 196 384 104742

8 223 EREN DEMİRAY 12A 23 10 20,50 12 1 11,75 3 3 2,25 5 4 4,00 43 18 38,50 255,765 8 10 199 391 107207

9 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 26 6 24,50 10 2 9,50 4 2 3,50 1 2 0,50 41 12 38,00 253,595 9 11 202 398 110091

10 217 MELİSA GÜLEN 12A 23 6 21,50 11 4 10,00 6 5 4,75 2 5 0,75 42 20 37,00 250,975 10 13 210 410 113607

11 228 EFE BERK DEMİR 12A 21 8 19,00 8 5 6,75 9 3 8,25 2 3 1,25 40 19 35,25 246,035 11 15 213 421 120387

12 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 20 10 17,50 8 5 6,75 10 5 8,75 3 4 2,00 41 24 35,00 245,505 12 16 214 422 121106

13 280 ERKAN KUŞ 12A 21 8 19,00 9 1 8,75 7 1 6,75 37 10 34,50 243,720 13 17 217 430 123560

14 233 AYETULLAH BULUT 12A 28 4 27,00 3 1 2,75 4 2 3,50 35 7 33,25 238,905 14 19 224 447 130009

15 221 MERVAN KORKMA 12A 18 12 15,00 8 1 7,75 8 4 7,00 3 1 2,75 37 18 32,50 238,310 15 20 225 451 130809

16 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 24 10 21,50 6 6 4,50 4 4 3,00 5 9 2,75 39 29 31,75 235,200 16 23 233 465 134952

17 222 HALİM ER 12A 20 10 17,50 3 4 2,00 10 6 8,50 4 10 1,50 37 30 29,50 228,875 17 25 242 486 143212

18 279 YUSUF CİHAN YİĞİT 12A 23 7 21,25 6 2 5,50 0 2 -0,50 29 11 26,25 218,513 18 32 265 527 155532

19 0 S    *   * *YAİ NA 12A 12 14 8,50 7 6 5,50 8 5 6,75 5 4 4,00 32 29 24,75 215,800 19 36 269 536 158601

20 213 YAREN YARAR 12A 14 5 12,75 4 1 3,75 7 1 6,75 1 1 0,75 26 8 24,00 212,853 20 37 274 544 161815

21 0 C E L A L Ö K S Ü Z 12A 13 23 7,25 10 10 7,50 1 10 -1,50 0 1 -0,25 24 44 13,00 180,308 21 49 320 633 190800

22 216 AHMET KORKMAZ 12A 8 32 0,00 6 8 4,00 14 40 4,00 154,080 22 52 333 672 205511
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12B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,7 10,4 19,14 10,9 4,7 9,76 8,2 3,9 7,19 4,4 4,2 3,32 45,2 23,2 39,41 254,050

Okul Ortalaması 17,6 12,1 14,60 9,3 4,7 8,17 3,9 3,7 2,94 1,8 3,1 1,05 32,6 23,5 26,76 208,920

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 262 SALİM ŞEN 12B 30 4 29,00 16 4 15,00 4 3 3,25 50 11 47,25 280,925 1 4 152 303 75403

2 244 BERİTAN TOPGAÇ 12B 25 8 23,00 14 4 13,00 3 4 2,00 2 1 1,75 44 17 39,75 259,125 2 8 193 375 102643

3 243 BEYZA NUR BAYTÜRK 12B 25 8 23,00 13 4 12,00 3 2 2,50 1 3 0,25 42 17 37,75 253,025 3 12 204 400 110859

4 0 FURKAN İÇİM 12B 23 13 19,75 14 4 13,00 3 4 2,00 1 0 1,00 41 21 35,75 247,438 4 14 212 416 118510

5 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 23 9 20,75 12 5 10,75 2 2 1,50 37 16 33,00 238,963 5 18 223 446 129935

6 235 REYHAN KORKMAZ 12B 17 12 14,00 12 5 10,75 8 4 7,00 37 21 31,75 236,065 6 21 230 459 133821

7 355 EMİN SOYALAN 12B 21 14 17,50 14 6 12,50 35 20 30,00 230,325 7 24 237 481 141332

8 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 18 10 15,50 12 2 11,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 33 15 29,25 228,420 8 26 244 488 143761

9 257 EBUBEKİR KAPLAN 12B 19 9 16,75 11 4 10,00 3 2 2,50 33 15 29,25 228,158 9 27 247 491 144079

10 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 20 15 16,25 10 7 8,25 2 1 1,75 2 1 1,75 34 24 28,00 224,518 10 28 254 505 148530

11 240 FEVZA KÖSE 12B 14 10 11,50 12 6 10,50 5 1 4,75 2 4 1,00 33 21 27,75 224,350 11 29 255 506 148735

12 238 EMİR AKINCIOĞLU 12B 12 12 9,00 13 5 11,75 5 1 4,75 1 0 1,00 31 18 26,50 220,900 12 30 261 518 152777

13 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 18 16 14,00 12 7 10,25 2 2 1,50 1 4 0,00 33 29 25,75 217,945 13 33 266 530 156174

14 256 HAMZA BAYKARA 12B 18 17 13,75 12 7 10,25 2 2 1,50 1 4 0,00 33 30 25,50 217,223 14 34 267 532 156986

15 242 YASİN KELEŞ 12B 19 17 14,75 12 7 10,25 1 3 0,25 1 4 0,00 33 31 25,25 216,338 15 35 268 534 157968

16 285 SAFA ÇORBACI       U 12B 19 14 15,50 11 4 10,00 3 12 0,00 0 6 -1,50 33 36 24,00 212,405 16 38 276 546 162320

17 0 ONUR ÇİMEN 12B 16 20 11,00 11 9 8,75 2 8 0,00 5 6 3,50 34 43 23,25 210,925 17 39 279 554 163927

18 237 SUDE FİLİZ 12B 20 8 18,00 8 5 6,75 0 1 -0,25 0 6 -1,50 28 20 23,00 209,060 18 40 286 567 165876

19 294 SÜMEYRA BAĞATUR 12B 15 17 10,75 10 5 8,75 1 0 1,00 2 0 2,00 28 22 22,50 208,633 19 41 288 569 166301

20 281 ESRA KALKAN 12B 18 17 13,75 12 6 10,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 30 30 22,50 208,123 20 42 290 572 166818

21 306 ZEYNEP DURMUŞ 12B 17 14 13,50 8 5 6,75 1 3 0,25 26 22 20,50 202,165 21 43 299 589 172676

22 254 SEFA ÖZAY 12B 11 13 7,75 11 3 10,25 3 3 2,25 25 19 20,25 202,148 22 44 300 590 172698

23 286 ENES GÜNAL 12B 15 19 10,25 11 8 9,00 3 10 0,50 2 7 0,25 31 44 20,00 201,078 23 45 302 594 173717

24 299 ADALET ÇELEBİ 12B 15 16 11,00 8 8 6,00 1 3 0,25 2 3 1,25 26 30 18,50 196,490 24 46 307 604 177860

25 307 ENES YİĞİT 12B 15 16 11,00 9 7 7,25 24 23 18,25 195,685 25 47 308 605 178588

26 302 YELDA ÖZKAN 12B 13 20 8,00 10 8 8,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 24 34 15,50 187,780 26 48 316 621 185201

27 289 EMRE ÇAPKU 12B 7 14 3,50 9 5 7,75 0 2 -0,50 16 21 10,75 173,990 27 50 322 640 195021

28 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 6 11 3,25 2 3 1,25 8 14 4,50 155,168 28 51 332 671 205073

29 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA12B 7 33 -1,25 3 17 -1,25 8 32 0,00 4 16 0,00 22 98 -2,50

30 283 BEYZA ÖZCOŞKUN 12B 1 34 -7,50 5 13 1,75 3 11 0,25 9 58 -5,50
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 21,74 10,41 19,14 2,88 0,87 2,66 1,96 1,86 1,49 2,36 1,45 2,00 3,71 0,48 3,60 0,01 0,01 0,01 7,27 3,53 6,39 0,89 0,35 0,80 1,15 1,90 0,68 1,80 1,23 1,49 1,43 1,09 1,15 45,20 23,18 39,41 254,050

İl Ortalaması 23,44 8,92 21,21 3,02 0,75 2,83 1,96 1,85 1,49 2,37 1,29 2,05 3,71 0,36 3,62 0,00 0,00 0,00 8,10 3,10 7,32 1,12 0,32 1,04 1,42 1,85 0,96 2,11 1,11 1,84 1,74 1,03 1,49 48,99 20,58 43,85 268,220

İlçe Ortalaması 23,58 9,04 21,32 3,00 0,80 2,80 1,95 1,87 1,48 2,38 1,26 2,07 3,64 0,40 3,54 0,01 0,00 0,01 7,38 3,36 6,54 0,90 0,35 0,82 1,23 2,03 0,72 2,01 1,15 1,72 1,70 1,07 1,44 47,78 21,33 42,46 264,000

Okul Ortalaması 17,61 12,05 14,60 2,44 1,21 2,14 1,68 1,89 1,21 1,96 1,07 1,70 3,25 0,47 3,13 0,00 0,00 0,00 3,79 3,49 2,92 0,07 0,19 0,02 0,30 1,63 -0,11 0,86 0,81 0,66 0,67 0,65 0,50 32,63 23,46 26,77 208,920

KATILIMLAR

1
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM

12A 22 21,59 10,00 19,09 2,32 0,55 2,18 1,68 1,50 1,31 1,64 0,82 1,43 2,91 0,36 2,82 6,59 3,95 5,60 0,14 0,09 0,11 0,36 2,23 -0,19 1,55 0,95 1,31 1,09 0,82 0,89 39,87 21,27 34,55 243,930

2
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM

12 2 16,00 13,50 12,62 2,50 2,50 1,88 2,00 2,50 1,38 4,00 0,50 3,88 5,00 0,00 5,00 2,50 1,50 2,12 0,50 1,50 0,12 1,50 2,50 0,88 1,00 0,50 0,88 35,00 25,00 28,76 227,260

3
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM

12B 30 16,57 14,67 12,90 2,77 1,73 2,33 1,83 2,33 1,25 2,27 1,40 1,92 3,70 0,63 3,54 2,20 3,63 1,29 0,03 0,30 -0,04 0,27 1,37 -0,08 0,40 0,67 0,23 0,40 0,60 0,25 30,44 27,33 23,59 202,910

4
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM

  3 0,00 0,00 0,00
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT2 57 344 697 218686

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 21,74 10,41 19,14 2,88 0,87 2,66 1,96 1,86 1,49 2,36 1,45 2,00 3,71 0,48 3,60 0,01 0,01 0,01 7,27 3,53 6,39 0,89 0,35 0,80 1,15 1,90 0,68 1,80 1,23 1,49 1,43 1,09 1,15 45,20 23,18 39,41 254,050

İl Ortalaması 23,44 8,92 21,21 3,02 0,75 2,83 1,96 1,85 1,49 2,37 1,29 2,05 3,71 0,36 3,62 0,00 0,00 0,00 8,10 3,10 7,32 1,12 0,32 1,04 1,42 1,85 0,96 2,11 1,11 1,84 1,74 1,03 1,49 48,99 20,58 43,85 268,220

İlçe Ortalaması 23,58 9,04 21,32 3,00 0,80 2,80 1,95 1,87 1,48 2,38 1,26 2,07 3,64 0,40 3,54 0,01 0,00 0,01 7,38 3,36 6,54 0,90 0,35 0,82 1,23 2,03 0,72 2,01 1,15 1,72 1,70 1,07 1,44 47,78 21,33 42,46 264,000

Okul Ortalaması 17,61 12,05 14,60 2,44 1,21 2,14 1,68 1,89 1,21 1,96 1,07 1,70 3,25 0,47 3,13 0,00 0,00 0,00 3,79 3,49 2,92 0,07 0,19 0,02 0,30 1,63 -0,11 0,86 0,81 0,66 0,67 0,65 0,50 32,63 23,46 26,77 208,920

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



BİLGİ SARMAL TG TYT2

0,000 96,76
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

    -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(211599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 53 336 680 211599 % 96,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

0,000 96,76
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

    -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(211599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 53 336 680 211599 % 96,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

0,000 96,76
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

    -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(211599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 53 336 680 211599 % 96,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

218,825 70,96
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12  -  202
ÖMER ÜLKER 120 33 29 58 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(155176.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 31 264 524 155176 % 70,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 16 12 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız AeccAbBb    e e CDCbCebaACDdC cb  e A c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız eBCedC DaEBEAACBDCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız b   b  c           BC                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız  e  Abeee  dDED     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 4 3 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 4 29

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

235,693 61,42
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12  -  0
ZEH A ÖZTÜRK 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(134324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 22 232 462 134324 % 61,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız ADeeADe   beecB CDCECbA ACDCCBDe bCeA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız aBbAEecbaEBa ACBDCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız     A   B                  D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız        Cde       d D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 1 71

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

154,080 93,98
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  216
AHMET KORKMAZ 120 14 40 66 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(205511.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 52 333 672 205511 % 93,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 32 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız aaAaaaaAAaaAaaaaaaaAAaAaaaaaaaaaaaAaaaaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 8 16 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız  edb c D D  B ba BC d aE                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 0 12 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 2 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

268,995 41,04
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  220
ALİM KORKMA 120 48 20 52 43 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 6 172 338 89745 % 41,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 6 10 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız AccBADB   d     CDCECAdEACDCCeDC  eBADDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız DBCA e  aEe cA BDCbA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 3 26 10,25 % 26

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız DE B d Dc b         CCA C BDE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız   ea a Ce     D c aD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

326,155 16,47
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  225
ARAFAT KAPTAN 120 68 23 29 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36026.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 64 168 36026 % 16,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 4 4 31,00 % 78

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız ADBBADBc bABc B CDCECAAEACDCCBDeC CBADDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız DBCAEe bBEBE ACBDCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 8 9 11,00 % 37

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 8 19 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız DE BA daBBbDAcB  a BCad  aBD            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız deca c CdBaBD D ddED

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 7 0 100

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

238,905 59,45
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  233
AYETULLAH BULUT 120 35 7 78 33 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(130009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 19 224 447 130009 % 59,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız AD BADB   b b   CDCECeAEcCDCCBDCCECBADDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız  B   C  aE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız    B C   B    c     C     a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 12 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

257,575 47,90
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  205
AZRA AKGÜN 120 45 23 52 39 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(104742.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 9 196 384 104742 % 47,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız acAbB DAbBD   CDCECAAEcCDCCBDC beBADbC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız Ce  BeB C AACcBCAADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız  B  B        A e a bA                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız eaAaed d    C deaD  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

245,505 55,38
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  203
BEDİRHAN ŞAHİN 120 41 24 55 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 16 214 422 121106 % 55,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız eDBBAbB   dab   CDCECA EACDe aDa aa ADDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız  BaAd cbB Bc A  DC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 4 16 9,00 % 30

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız D  a Cc c b        BCCA C BDE e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız   a  c C   B   C  ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 4 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 1 57

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

281,883 33,99
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  200
BETÜL KAYA 120 53 23 44 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(74330.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 147 297 74330 % 33,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız BaAbBEDAdeD aECDCECeeEACDCCeDCdbCBdDDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız CA DBbBEaAcACE CA  c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız  Bb  eEDb     Ea  CCA C B   c           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız a A    B dD Cc   D D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

180,308 87,25
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  0
C E L A L Ö K S Ü Z 120 24 44 52 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(190800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 49 320 633 190800 % 87,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 23 4 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız ccbbecbceBbd cbDCEedAEdCDaCBDbdbCBea  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız aAcDBbBECcbAebdCcADc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 10 19 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 10 29 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız            ce    e bbddEccc             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız a                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 4 58

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 3 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

246,035 55,05
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  228
EFE BERK DEMİR 120 40 19 61 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(120387.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 15 213 421 120387 % 55,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız  DBBAbB   dab   CDCECA EACDe aDa aC ADDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız  BaAd cbB Bc A  DC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız D  a Cc Be         BCC    BDE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız   a  c C   B      a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 4 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 1 57

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

255,765 49,02
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  223
EREN DEMİRAY 120 43 18 59 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(107207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 10 199 391 107207 % 49,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 10 7 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız AecBAbd    Bb   CbCECeAcACDCCBDCdEdBADDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 1 7 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız DB A C D EBc A BDC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız     Aec                   BDc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız  ea AE a B       dED

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

243,720 56,50
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  280
ERKAN KUŞ 120 37 10 73 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(123560.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 17 217 430 123560 % 56,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız BBAD EDA      CDC CdbEdCDCCeDCdde ADbC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 1 10 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız C  D    e  A E CAADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız  BA BD  c         C     B E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 2 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

261,623 45,40
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  208
EYLÜL KAY 120 46 22 52 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 7 187 365 99282 % 45,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız bDcBAbB   ABb c CDCECeA bCDCC DCdEdBADDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 0 14 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız DB A C D E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 3 17 9,25 % 31

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 3 27 9,25 % 23

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız DE  A    BA    A   BCa  e BDc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız decacd C caBD D cdED

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 0 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 2 43

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Gölge 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

228,875 65,49
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  222
HALİM ER 120 37 30 53 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(143212.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 25 242 486 143212 % 65,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız BeADBcDbABD c CDC aeeEACDCddDC  e AD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız CA   baEed               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız  BA  eEDA        BCaAbecBDc             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 4 10 6 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız cacd ed a   CdcdED D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 2 58

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 3 2 1 67

Kesir Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Gölge 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

270,625 40,09
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  227
HATİCE TATLIYÜZ 120 49 22 49 43 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(87672.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 5 167 332 87672 % 40,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız ADccADa   daDbBECbCECdddACDCC DCC CBADDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız  BCAEedbBE acACBDCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız     A        e     B       DE D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız  daeAdcC B B  a  B D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 3 43

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

250,975 51,95
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  217
MELİSA GÜLEN 120 42 20 58 37 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(113607.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 13 210 410 113607 % 51,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 6 11 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız B ADB Db  D  ECDCE ebEACDeC De dCBADDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız CA  B BEe bACaaC ADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız       ED e c   a    d C B        c   D D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız aa    dd Bb  B      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 3 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 2 57

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

238,310 59,82
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  221
MERVAN KORKMA 120 37 18 65 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(130809.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 20 225 451 130809 % 59,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 12 10 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız BBdDe DAcac   dDCEdAe dCDC  bC ceBADDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız C   B  Ee  A   C ADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız  BA d   c      a BC A C BDc             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız  bA      B       D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 3 14

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

253,595 50,34
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  211
RÜMEYSA TURKUT 120 41 12 67 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110091.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 11 202 398 110091 % 50,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız BBADBEDA BD d CaCEaAec CDCC DC bCBADDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız    Dd  EC AA  BCAAbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız  aAC  c       E   C                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız        c    a    D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 2 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 2 43

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

215,800 72,52
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  0
S    *   * *YAİ NA 120 32 29 59 24 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(158601.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 36 269 536 158601 % 72,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 14 14 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız cB    eA  b   CDCECbccda a eDCabC eaDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız  b    aEe AAeE CbcDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 5 17 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız  dd          AEa BCbA CaB   B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız a A b  B dD C    e D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 3 6 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 5 14

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 1 1 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 1 0 100

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

235,200 61,71
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  230
SAMETCAN TÜRKER 120 39 29 52 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(134952.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 23 233 465 134952 % 61,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız ccADe DA Bb a CDCECAeEACDCaBDCacdBADDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız dAEa bBde      C bDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız  BA c  bA             e B c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız Decca cB ecECc   De 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 10 2 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kuvvet 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Gölge 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

281,068 34,41
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  204
TUĞBA HÜKENEK 120 51 16 53 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75248.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 151 301 75248 % 34,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız AD BADda  dBD  dCDCEC AEACDCC DCdbC ADbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız DBCA a bBE EcACB CAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 5 16 7,75 % 26

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız DE Bb  ec b      a  CCA C B E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız        CcB  D      D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 0 71

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

212,853 73,99
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  213
YAREN YARAR 120 26 8 86 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(161815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 37 274 544 161815 % 73,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız B ADe DA B    CDCEaee  bD   D   C  D    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız       a     C  C  DB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız   A B E  b       BC     BD              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız             Ce      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 3 1 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 2 14

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 0 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

218,513 71,12
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  279
YUSUF CİHAN YİĞİT 120 29 11 80 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(155532.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 32 265 527 155532 % 71,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız bDBcADBE        CbCE deEACDCC DCdECBADaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız aBC  CAbBE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız b b                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 0 92

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 2 57

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

196,490 81,33
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  299
ADALET ÇELEBİ 120 26 30 64 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(177860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 46 307 604 177860 % 81,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 16 9 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız Aec ADB   d  b  CbCaCeebACD edDCabaeADcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız DaaAdC aaEBccA d C A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız                   a a     Ba            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız   a    Ce  e       D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 5 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 5 29

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

155,168 93,78
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  290
BAHAR SİYAHKAYA 120 8 14 98 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(205073.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 51 332 671 205073 % 93,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 11 23 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız  e     Ead   bcE  a  ce  C CC      edD a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız eB d     d E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 4 3 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 2 14

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

224,518 67,92
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  229
BEGÜM ANDIÇ 120 34 24 62 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(148530.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 28 254 505 148530 % 67,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız acADBaDAbcDb  CcCECee dCDbeBaCdECBADaC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız CA eBbe aeAACaBC dDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız                       b BD              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız a           C    D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 2 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 5 14

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

259,125 46,94
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  244
BERİTAN TOPGAÇ 120 44 17 59 39 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102643.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 8 193 375 102643 % 46,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız cBADB DA ac   CDCECeeEACDCeBDCCcCBAbDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız CAaDBb Ee AACcBCAADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız      D    A   a  e      aDc             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız        a    C    D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

253,025 50,69
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  243
BEYZA NUR BAYTÜRK 120 42 17 61 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110859.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 204 400 110859 % 50,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 8 7 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız BBADB D daD e CDCECeAdACDCCBDe dCBADbC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız CA eB BEe AACceCAADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız  B                C     dDa             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız c    d      d    D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 9 3 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 2 71

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

0,000 96,76
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  283
BEYZA ÖZCOŞKUN 120 9 58 53 -5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(211599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 53 336 680 211599 % 96,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 34 5 -7,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız adbbeaedddbbaa cdadcbbeCca   deaacd beba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 13 2 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız eedbacBECccdebcC  bB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 11 16 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 11 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız AddeB ccAbeeadb                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 1 8 8

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 0 4 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

228,158 65,88
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  257
EBUBEKİR KAPLAN 120 33 15 72 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(144079.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 27 247 491 144079 % 65,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız  eADB DAe D  ddcCEC   AbDCC DC bCdADbC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız dAbDBbBEe  A   CAADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız   A        Ded          B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 3 58

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 0 43

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

230,325 64,63
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  355
EMİN SOYALAN 120 35 20 65 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(141332.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 24 237 481 141332 % 64,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız ADBeAaBc  ddD cEaDCECA EdCDCedbCabCBA bC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız eBCAdecDaEBaAACBDCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 8 3 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 4 29

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

220,900 69,86
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  238
EMİR AKINCIOĞLU 120 31 18 71 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(152777.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 30 261 518 152777 % 69,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 12 16 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız BedbB ee eD   CbCEbeAE CDe BDa a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız CAaDBbBECdAA b CAAbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız  B C              C A b B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız                  D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 5 3 42

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 1 57

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

173,990 89,18
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  289
EMRE ÇAPKU 120 16 21 83 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(195021.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 50 322 640 195021 % 89,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 14 19 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız   eb E d BD     d d c  CD C ead edeDcb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız C  aBbaEC  A aBC AbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız e                e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 4 4 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 2 14

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

201,078 79,44
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  286
ENES GÜNAL 120 31 44 45 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(173717.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 45 302 594 173717 % 79,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 19 6 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız BcAcdbeedcD   CDCECAeEdCDbb DadcdadbDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız CAaeBbacCbAA bBCAcDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 10 17 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 10 27 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız dec  cc d   cA  B deb    D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız acA e  e d  b   aD  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 5 6 42

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 3 43

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 1 50

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 2 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

195,685 81,66
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  307
ENES YİĞİT 120 24 23 73 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(178588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 47 308 605 178588 % 81,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 16 9 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız Aec ADB   d  b  CbCaCeebACD edDCabaeADcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız DBCbdC aaEBccA d C A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 5 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 5 29

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

208,123 76,28
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  281
ESRA KALKAN 120 30 30 60 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(166818.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 42 290 572 166818 % 76,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız aeADBEeAdBbec CDCECbbEcbD    CdcCddDbCaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız CA Da BEdccACaeCAADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız bac                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız ae b  d             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 2 0

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 3 14

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

224,350 68,01
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  240
FEVZA KÖSE 120 33 21 66 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(148735.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 29 255 506 148735 % 68,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 10 16 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız BBdbB De eD   CbCEbeAE CDe BDa a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız CAaDBbBECcAA b CAbbB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 1 24 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 1 34 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız  B C              C A b B               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız c    be  d E     D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 5 3 42

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 1 57

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

247,438 54,19
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  0
FURKAN İÇİM 120 41 21 58 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 14 212 416 118510 % 54,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız ADBcA BE  cBe ccCDCECeAbACDCCdDddbCdAbDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız cB AbC DBEBadACBDCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız     A        D d      b   Bac           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız                    D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 6 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

217,223 71,79
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  256
HAMZA BAYKARA 120 33 30 57 25 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(156986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 34 267 532 156986 % 71,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız  acDBcDbdcDbB CDCdaebEACDeeBDC bCceDDb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız CeaDBbcEC cACaBCbADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız    C                    aD  e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız ca ce       C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 5 58

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

0,000 96,76
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  218
MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 120 22 98 0 -2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(211599.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 53 336 680 211599 % 96,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 33 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız bccebDacCabeDecaCebaecAbdbaaaceCbaCdbeca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 17 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız cadecbbacdeEcAacDdbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 23 0 1,25 % 4

Geometri 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 8 32 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız ecbBeddbaacbbDBdEeccaCAaedcDbdbdebadaEee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız aCecAcDbeacaDbeecaba

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 1 1 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 1 11 8

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 1 6 14

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 2 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 2 0 2 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0

Sayı Problemleri 3 3 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

210,925 74,96
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  0
ONUR ÇİMEN 120 34 43 43 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(163927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 39 279 554 163927 % 74,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız ccbbdEeAceb   CDCEaeAdACDCCeeCCcadAeaC a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız aAaeBaBcebAAdaBCAADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız e bd bcec    A   d          B           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız baAEeb   B  e  BaD  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 5 58

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 4 43

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 1 0 50

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Gölge 1 1 0 100

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

236,065 61,19
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  235
REYHAN KORKMAZ 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(133821.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 21 230 459 133821 % 61,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız AeccADe   bdb   dDCECAAEACDCC eedcCB    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız DBCb eebBEdE ACBDC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız c  Be   BB c        C A b BDE           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 2 58

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 1 71

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 3 2 0 67

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

212,405 74,23
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  285
SAFA ÇORBACI       U 120 33 36 51 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(162320.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 38 276 546 162320 % 74,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız ADBeAaBb  ddD cEbDCECA EdCDdedbCabCBA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız cBCAdCcDBEBc    D AA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 12 15 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 12 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız bbAceaabcaeeAaB                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız               bedacb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 4 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 4 29

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 1 0

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

280,925 34,48
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  262
SALİM ŞEN 120 50 11 59 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75403.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 152 303 75403 % 34,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 4 6 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız BaADBEDA BD   CDCECAbEAbDCCBDCdECBADDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız CAEDBaBEeeAACaBCAADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız   A              Baa    aDE             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 1 92

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 6 1 86

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 1 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

217,945 71,41
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  239
SEDANUR ERİKLİ 120 33 29 58 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(156174.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 33 266 530 156174 % 71,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız  acDBcDbdc bB CDCEaebEACDeeBDC bCceDDb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız CeaDBbcEC cACaBCbADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız    C                    aD  e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız ca ce       C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 5 58

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

202,148 78,97
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  254
SEFA ÖZAY 120 25 19 76 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(172698.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 44 300 590 172698 % 78,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 13 16 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız ADcaAeB   bdb   dDCEbAAE*dcC    dc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız DBCA eec E   ACBDC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız c  Be   BB c                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 3 3 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 1 43

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

209,060 75,85
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  237
SUDE FİLİZ 120 28 20 72 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(165876.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 40 286 567 165876 % 75,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 8 12 18,00 % 45

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız cDcBADeb  Aab c CaCECAA  CDC      CBADDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız D ee eceBE E   BDC A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız                    c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 6 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız cd     a   d      ae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 0 58

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 0 29

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 1 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 1 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

208,633 76,05
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  294
SÜMEYRA BAĞATUR 120 28 22 70 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(166301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 41 288 569 166301 % 76,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 17 8 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız  a BebBb  beb   ecCECeAbACDCd DaacCBdDbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız DBaAEe aaEBE   B CcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız                           B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız     A  C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 4 58

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 3 3 43

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

228,420 65,74
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  241
ŞURANUR DOĞAN 120 33 15 72 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(143761.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 26 244 488 143761 % 65,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız cBAaBcDAda  d CDCECeb ACDe  DC  C  DbC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız CAaDBb EC AA   C ADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız                         a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız b Ad        C    D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 6 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 2 29

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Gölge 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

216,338 72,24
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  242
YASİN KELEŞ 120 33 31 56 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(157968.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 35 268 534 157968 % 72,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız BacDBcDbdcDbB CDCdaebEACDeeBDC bCceDDb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız CeaDBbcEC cACaBCbADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız                   a     aD  e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız ca ce       C       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 7 5 58

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 3 57

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 1 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 1 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

187,780 84,69
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  302
YELDA ÖZKAN 120 24 34 62 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(185201.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 48 316 621 185201 % 84,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 20 7 8,00 % 20

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız BcAcdbeedaD a CDCEbAe dCDbbaDadcda  DC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız CAaeBbacCAd  bBCAcDB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız       c            eb                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız a        de      D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 4 6 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 2 4 29

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Paragrafın Konusu 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 0 1 0

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 1 0 100

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 2 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100



BİLGİ SARMAL TG TYT2

238,963 59,42
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  252
YUNUS EMRE ORUÇ 120 37 16 67 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(129935.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 18 223 446 129935 % 59,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A ADBBADBECEABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDC

Cevaplarınız  DcBAD d  c b BaabCECeAE CDCCBDCa CBADDC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DBCAECADBEBEAACBDCAAABBCD

Cevaplarınız DaC  C baEacAACBDCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A DEABACBDBBADADBAECBBCCACCEBDECDCAABAEEAD

Cevaplarınız         d    a     B      B             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BCDDAEDCBBEBDEDCABED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 11 0 92

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 5 1 71

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0



BİLGİ SARMAL TG TYT2

202,165 78,96
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  306
ZEYNEP DURMUŞ 120 26 22 72 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(172676.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 43 299 589 172676 % 78,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 30 57 344 697 218686

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BBADBEDAABDABECDCECAAEACDCCBDCCECBADDCCE

Cevaplarınız BcbDB Dbcc   EC dEbeAaACDeC DadbCcAD C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CAEDBDBECAAACEBCAADBBCDBA

Cevaplarınız C dDBa Ee b    CbADB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABACBDEDADADBAECBBCCACCEBDECBBAABAEEADCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDAEDCBBEBDECBABEDCD

Cevaplarınız e           Ce   e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 2 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 12 5 6 42

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 7 4 2 57

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Paragrafın Konusu 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Abbasi Devleti'ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri açıklar. 1 1 0 100

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti'nin siyasi varlığına yönelik iç ve dış tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0

Yer ve Zaman 1 0 0 0

Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0

Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 2 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Sayma Yöntemleri 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Yapışma ve Birbirini Tutma 1 0 0 0

Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kuvvet 1 0 0 0

Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Gölge 1 0 0 0

Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Nükleik Asitler 1 0 0 0

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 1 0
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