
OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 59 482 1814 200374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,2 12,0 19,18 9,9 5,3 8,60 5,7 4,1 4,63 3,4 3,6 2,52 41,2 25,0 34,93 240,850

Okul Ortalaması 18,6 12,9 15,40 8,8 5,0 7,53 2,9 4,0 1,92 1,2 2,4 0,56 31,5 24,2 25,41 216,740

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 33 6 31,50 14 2 13,50 12 4 11,00 8 7 6,25 67 19 62,25 326,150 1 1 50 180 19254

2 262 SALİM ŞEN 12B 32 6 30,50 17 3 16,25 2 3 1,25 3 2 2,50 54 14 50,50 290,645 1 2 110 401 40300

3 215 ELİF TURGUT 12A 31 6 29,50 9 0 9,00 7 5 5,75 0 4 -1,00 47 15 43,25 268,740 2 3 175 657 61757

4 221 MERVAN KORKMA 12A 24 10 21,50 13 4 12,00 11 8 9,00 0 3 -0,75 48 25 41,75 265,260 3 4 187 697 66041

5 243 BEYZA NUR BAYTÜRK 12B 25 13 21,75 13 5 11,75 3 4 2,00 2 0 2,00 43 22 37,50 252,503 2 5 220 859 83169

6 228 EFE BERK DEMİR 12A 20 14 16,50 11 4 10,00 7 8 5,00 6 3 5,25 44 29 36,75 251,050 4 6 225 878 85196

7 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 26 13 22,75 14 3 13,25 1 1 0,75 41 17 36,75 250,028 3 7 234 902 86717

8 220 ALİM KORKMA 12A 22 14 18,50 12 3 11,25 6 7 4,25 3 2 2,50 43 26 36,50 249,925 5 8 235 903 86897

9 258 AHMET HİLMİ GÜNAY 12B 27 11 24,25 12 6 10,50 2 6 0,50 1 0 1,00 42 23 36,25 248,363 4 9 242 927 89165

10 202 ÖMER ÜLKER 12A 21 10 18,50 10 2 9,50 7 3 6,25 2 4 1,00 40 19 35,25 246,090 6 10 253 969 92632

11 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 26 10 23,50 9 3 8,25 3 4 2,00 1 3 0,25 39 20 34,00 241,635 7 11 274 1042 99371

12 213 YA    YARAR 12A 26 6 24,50 6 4 5,00 4 2 3,50 1 0 1,00 37 12 34,00 241,535 8 12 275 1045 99518

13 260 ZEHRA ÖZTÜRK 12B 23 13 19,75 15 4 14,00 1 4 0,00 1 4 0,00 40 25 33,75 241,358 5 13 277 1048 99801

14 254 YASİN SEFA ÖZAY 12B 24 11 21,25 13 2 12,50 37 13 33,75 241,163 6 14 278 1049 100095

15 235 REYHAN KORKMAZ 12B 23 11 20,25 12 3 11,25 3 6 1,50 38 20 33,00 239,028 7 15 284 1082 103349

16 205 AZRA AKGÜN 12A 26 11 23,25 9 6 7,50 4 5 2,75 2 10 -0,50 41 32 33,00 238,618 9 16 286 1089 103969

17 217 MELİSA GÜLEN 12A 24 10 21,50 8 5 6,75 4 7 2,25 2 0 2,00 38 22 32,50 237,435 10 17 290 1101 105770

18 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 21 17 16,75 11 3 10,25 5 6 3,50 4 9 1,75 41 35 32,25 237,288 11 18 294 1108 106013

19 223 EREN DEMİRAYA 12A 20 13 16,75 9 3 8,25 4 3 3,25 4 5 2,75 37 24 31,00 233,553 12 19 303 1170 111519

20 0 CEREN BAZ 12B 24 13 20,75 8 2 7,50 4 5 2,75 36 20 31,00 232,923 8 20 307 1178 112455

21 238 EMİR AKINCIOĞLU 12B 23 11 20,25 9 6 7,50 3 1 2,75 35 18 30,50 231,478 9 21 310 1199 114553

22 280 ERKAN KUŞ 12A 24 10 21,50 5 1 4,75 5 4 4,00 34 15 30,25 230,560 13 22 314 1211 115880

23 286 ENES GÜNAL 12B 20 16 16,00 11 7 9,25 7 10 4,50 1 3 0,25 39 36 30,00 230,530 10 23 315 1212 115929

24 250 FURKAN İÇİM 12B 21 17 16,75 12 5 10,75 3 6 1,50 1 0 1,00 37 28 30,00 230,463 11 24 317 1214 116016

25 200 BETÜL KAYA 12A 21 14 17,50 13 5 11,75 2 13 -1,25 4 8 2,00 40 40 30,00 230,405 14 25 319 1216 116093

26 26 MEV  KOSE 12B 24 13 20,75 8 2 7,50 2 5 0,75 34 20 29,00 226,883 12 26 331 1261 121292

27 244 BERİTAN TOPGAÇ 12B 25 13 21,75 9 8 7,00 34 21 28,75 225,998 13 27 336 1277 122581

28 233 AYETULLAH BULUT 12A 29 7 27,25 3 6 1,50 32 13 28,75 225,283 15 28 338 1284 123592

29 355 EMİN SOYALAN 12B 22 13 18,75 12 6 10,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 34 23 28,25 224,848 14 29 340 1286 124223

30 204 TUĞBA HÜKENEK 12A 20 16 16,00 11 4 10,00 2 10 -0,50 4 6 2,50 37 36 28,00 224,580 16 30 342 1288 124629

31 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 24 10 21,50 8 7 6,25 32 17 27,75 223,010 15 31 349 1310 126860

32 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA12B 21 15 17,25 9 7 7,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 33 26 26,50 219,758 16 32 358 1342 131461

33 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 16 15 12,25 6 3 5,25 6 5 4,75 2 3 1,25 30 26 23,50 211,428 17 33 380 1423 142529

34 247 C E L A L Ö K S Ü Z 12A 17 19 12,25 10 6 8,50 4 6 2,50 1 3 0,25 32 34 23,50 211,388 18 34 381 1424 142569

35 281 ESRA KALKAN 12B 17 22 11,50 12 8 10,00 3 6 1,50 1 6 -0,50 33 42 22,50 208,435 17 35 387 1450 146217

36 299 ADALET ÇELEBİ 12B 14 18 9,50 12 4 11,00 1 0 1,00 1 3 0,25 28 25 21,75 206,460 18 36 392 1467 148623

37 279 YUSUF CİHAN YİĞİT 12A 17 5 15,75 3 4 2,00 5 3 4,25 25 12 22,00 206,393 19 37 393 1468 148700

38 306 ZEYNEP DURMUŞ 12B 18 16 14,00 8 7 6,25 1 0 1,00 1 2 0,50 28 25 21,75 205,885 19 38 395 1474 149327

39 208 EYLÜL KAY 12A 19 14 15,50 6 6 4,50 1 7 -0,75 3 6 1,50 29 33 20,75 202,710 20 39 402 1498 153009

40 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 16 14 12,50 9 6 7,50 1 4 0,00 26 24 20,00 200,775 20 40 408 1510 155076

41 264 ONUR ÇİMEN 12B 14 7 12,25 9 5 7,75 3 7 1,25 0 5 -1,25 26 24 20,00 200,758 21 41 409 1511 155112

42 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 16 20 11,00 9 6 7,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 27 19,25 198,745 22 42 414 1528 157278

43 227 HATİCE TATLIYÜZ 12A 2 0 2,00 13 4 12,00 5 7 3,25 1 0 1,00 21 11 18,25 196,895 21 43 416 1542 159271

44 240 FEVZA KÖSE 12B 14 16 10,00 7 4 6,00 1 1 0,75 1 0 1,00 23 21 17,75 194,345 23 44 420 1557 161764

45 312 İLAYDA KANAR 12B 16 18 11,50 7 6 5,50 23 24 17,00 191,845 24 45 426 1575 164144

46 242 YASİN KELEŞ 12B 11 11 8,25 9 6 7,50 1 1 0,75 21 18 16,50 190,758 25 46 428 1581 165138

47 285 SAFA ÇORBACI 12B 10 21 4,75 8 7 6,25 4 2 3,50 2 6 0,50 24 36 15,00 186,703 26 47 435 1602 168719

48 256 HAMZA BAYKARA 12B 10 4 9,00 6 1 5,75 16 5 14,75 185,375 27 48 436 1605 169849
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 59 482 1814 200374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,2 12,0 19,18 9,9 5,3 8,60 5,7 4,1 4,63 3,4 3,6 2,52 41,2 25,0 34,93 240,850

Okul Ortalaması 18,6 12,9 15,40 8,8 5,0 7,53 2,9 4,0 1,92 1,2 2,4 0,56 31,5 24,2 25,41 216,740

KATILIMLAR

49 294 SÜMEYRA BAĞATUR 12B 13 18 8,50 7 10 4,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 21 33 12,75 179,370 28 49 440 1628 174541

50 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 16 20 11,00 2 4 1,00 1 1 0,75 19 25 12,75 179,075 29 50 441 1631 174767

51 332 OSMAN BARAN 12B 11 21 5,75 7 8 5,00 2 2 1,50 1 3 0,25 21 34 12,50 179,013 30 51 442 1632 174812

52 302 YELDA ÖZKAN 12B 8 22 2,50 8 10 5,50 2 0 2,00 1 1 0,75 19 33 10,75 174,170 31 52 449 1653 178309

53 257 EAUBEKİR KAPLAN 12B 11 5 9,75 2 4 1,00 13 9 10,75 173,198 32 53 451 1658 178921

54 207 ALPEREN YETİM 12B 4 0 4,00 8 7 6,25 12 7 10,25 172,435 33 54 452 1660 179415

55 289 EMRE ÇAPKU 12B 8 19 3,25 7 8 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 15 30 7,50 164,208 34 55 458 1689 184364

56 283 BEYZA ÖZCOŞKUN 12B 12 28 5,00 5 15 1,25 17 43 6,25 160,225 35 56 459 1700 186425

57 245 AYŞENUR ÖZBALCI 12B 4 2 3,50 1 1 0,75 5 3 4,25 154,380 36 57 466 1723 189001

58 216 AHMET KORKMAZ 12A 2 5 0,75 4 11 1,25 7 16 3,00 2 18 -2,50 15 50 2,50 149,353 22 58 469 1737 191008

59 11374 NÜŞUBGB FOFŞ BÇBS   C 10 25 3,75 2 10 -0,50 2 15 -1,75 14 50 1,50 146,043 1 59 473 1752 192181
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  C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 59 482 1814 200374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1812,02 19,18 2,56 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,47 1,87 3,48 0,93 3,25 0,01 0,01 0,01 4,72 3,74 3,79 0,94 0,39 0,84 0,67 1,76 0,23 1,64 0,82 1,43 1,11 1,01 0,85 41,1824,99 34,92 240,850

Okul Ortalaması 18,6112,85 15,40 2,59 1,25 2,28 1,34 1,44 0,98 1,42 1,27 1,11 3,42 1,03 3,17 0,00 0,00 0,00 2,73 3,78 1,78 0,19 0,22 0,13 0,19 1,02 -0,07 0,59 0,56 0,45 0,37 0,80 0,17 31,4524,22 25,40 216,740

SINIF:   C

KATILIMLAR

1 11374 NÜŞUBGB FOFŞ BÇBS   C 10 25 3,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 15 -1,75 14 50 1,50 146,043 192181
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 59 482 1814 200374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1812,02 19,18 2,56 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,47 1,87 3,48 0,93 3,25 0,01 0,01 0,01 4,72 3,74 3,79 0,94 0,39 0,84 0,67 1,76 0,23 1,64 0,82 1,43 1,11 1,01 0,85 41,1824,99 34,92 240,850

Okul Ortalaması 18,6112,85 15,40 2,59 1,25 2,28 1,34 1,44 0,98 1,42 1,27 1,11 3,42 1,03 3,17 0,00 0,00 0,00 2,73 3,78 1,78 0,19 0,22 0,13 0,19 1,02 -0,07 0,59 0,56 0,45 0,37 0,80 0,17 31,4524,22 25,40 216,740

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 33 6 31,50 5 0 5,00 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 9 4 8,00 3 0 3,00 1 3 0,25 4 2 3,50 3 2 2,50 67 19 62,25 326,150 19254

2 215 ELİF TURGUT 12A 31 6 29,50 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 47 15 43,25 268,740 61757

3 221 MERVAN KORKMA 12A 24 10 21,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 11 8 9,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 48 25 41,75 265,260 66041

4 228 EFE BERK DEMİR 12A 20 14 16,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 8 3,00 2 0 2,00 1 3 0,25 4 0 4,00 1 0 1,00 44 29 36,75 251,050 85196

5 220 ALİM KORKMA 12A 22 14 18,50 2 0 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 7 4,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 43 26 36,50 249,925 86897

6 202 ÖMER ÜLKER 12A 21 10 18,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 7 3 6,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 40 19 35,25 246,090 92632

7 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 26 10 23,50 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 20 34,00 241,635 99371

8 213 YA    YARAR 12A 26 6 24,50 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 37 12 34,00 241,535 99518

9 205 AZRA AKGÜN 12A 26 11 23,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 5 2,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 41 32 33,00 238,618 103969

10 217 MELİSA GÜLEN 12A 24 10 21,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 2 6 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 38 22 32,50 237,435 105770

11 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 21 17 16,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 6 3,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 41 35 32,25 237,288 106013

12 223 EREN DEMİRAYA 12A 20 13 16,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 3 3,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 37 24 31,00 233,553 111519

13 280 ERKAN KUŞ 12A 24 10 21,50 1 0 1,00 4 1 3,75 4 4 3,00 1 0 1,00 34 15 30,25 230,560 115880

14 200 BETÜL KAYA 12A 21 14 17,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 12 -1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 40 40 30,00 230,405 116093

15 233 AYETULLAH BULUT 12A 29 7 27,25 3 6 1,50 32 13 28,75 225,283 123592

16 204 TUĞBA HÜKENEK 12A 20 16 16,00 3 0 3,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 10 -0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 37 36 28,00 224,580 124629

17 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 16 15 12,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 6 5 4,75 1 1 0,75 1 2 0,50 30 26 23,50 211,428 142529

18 247 C E L A L Ö K S Ü Z 12A 17 19 12,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 32 34 23,50 211,388 142569

19 279 YUSUF CİHAN YİĞİT 12A 17 5 15,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 5 3 4,25 25 12 22,00 206,393 148700

20 208 EYLÜL KAY 12A 19 14 15,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 1 7 -0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 1 0,75 29 33 20,75 202,710 153009

21 227 HATİCE TATLIYÜZ 12A 2 0 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 6 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 21 11 18,25 196,895 159271

22 216 AHMET KORKMAZ 12A 2 5 0,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 6 11 3,25 1 5 -0,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 15 50 2,50 149,353 191008



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 59 482 1814 200374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1812,02 19,18 2,56 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,47 1,87 3,48 0,93 3,25 0,01 0,01 0,01 4,72 3,74 3,79 0,94 0,39 0,84 0,67 1,76 0,23 1,64 0,82 1,43 1,11 1,01 0,85 41,1824,99 34,92 240,850

Okul Ortalaması 18,6112,85 15,40 2,59 1,25 2,28 1,34 1,44 0,98 1,42 1,27 1,11 3,42 1,03 3,17 0,00 0,00 0,00 2,73 3,78 1,78 0,19 0,22 0,13 0,19 1,02 -0,07 0,59 0,56 0,45 0,37 0,80 0,17 31,4524,22 25,40 216,740

SINIF: 12A

KATILIMLAR
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 59 482 1814 200374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1812,02 19,18 2,56 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,47 1,87 3,48 0,93 3,25 0,01 0,01 0,01 4,72 3,74 3,79 0,94 0,39 0,84 0,67 1,76 0,23 1,64 0,82 1,43 1,11 1,01 0,85 41,1824,99 34,92 240,850

Okul Ortalaması 18,6112,85 15,40 2,59 1,25 2,28 1,34 1,44 0,98 1,42 1,27 1,11 3,42 1,03 3,17 0,00 0,00 0,00 2,73 3,78 1,78 0,19 0,22 0,13 0,19 1,02 -0,07 0,59 0,56 0,45 0,37 0,80 0,17 31,4524,22 25,40 216,740

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 262 SALİM ŞEN 12B 32 6 30,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 54 14 50,50 290,645 40300

2 243 BEYZA NUR BAYTÜRK 12B 25 13 21,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 4 2,00 2 0 2,00 43 22 37,50 252,503 83169

3 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 26 13 22,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 41 17 36,75 250,028 86717

4 258 AHMET HİLMİ GÜNAY 12B 27 11 24,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 23 36,25 248,363 89165

5 260 ZEHRA ÖZTÜRK 12B 23 13 19,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 40 25 33,75 241,358 99801

6 254 YASİN SEFA ÖZAY 12B 24 11 21,25 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 37 13 33,75 241,163 100095

7 235 REYHAN KORKMAZ 12B 23 11 20,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 38 20 33,00 239,028 103349

8 0 CEREN BAZ 12B 24 13 20,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 5 2,75 36 20 31,00 232,923 112455

9 238 EMİR AKINCIOĞLU 12B 23 11 20,25 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 35 18 30,50 231,478 114553

10 286 ENES GÜNAL 12B 20 16 16,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 7 10 4,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 39 36 30,00 230,530 115929

11 250 FURKAN İÇİM 12B 21 17 16,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 6 1,50 1 0 1,00 37 28 30,00 230,463 116016

12 26 MEV  KOSE 12B 24 13 20,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 34 20 29,00 226,883 121292

13 244 BERİTAN TOPGAÇ 12B 25 13 21,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 34 21 28,75 225,998 122581

14 355 EMİN SOYALAN 12B 22 13 18,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 23 28,25 224,848 124223

15 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 24 10 21,50 1 2 0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 32 17 27,75 223,010 126860

16 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA12B 21 15 17,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 26 26,50 219,758 131461

17 281 ESRA KALKAN 12B 17 22 11,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 6 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 33 42 22,50 208,435 146217

18 299 ADALET ÇELEBİ 12B 14 18 9,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 28 25 21,75 206,460 148623

19 306 ZEYNEP DURMUŞ 12B 18 16 14,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 25 21,75 205,885 149327

20 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 16 14 12,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 26 24 20,00 200,775 155076

21 264 ONUR ÇİMEN 12B 14 7 12,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 3 7 1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 26 24 20,00 200,758 155112

22 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 16 20 11,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 27 19,25 198,745 157278

23 240 FEVZA KÖSE 12B 14 16 10,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 23 21 17,75 194,345 161764

24 312 İLAYDA KANAR 12B 16 18 11,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 23 24 17,00 191,845 164144

25 242 YASİN KELEŞ 12B 11 11 8,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 21 18 16,50 190,758 165138

26 285 SAFA ÇORBACI 12B 10 21 4,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 24 36 15,00 186,703 168719

27 256 HAMZA BAYKARA 12B 10 4 9,00 2 0 2,00 4 1 3,75 16 5 14,75 185,375 169849

28 294 SÜMEYRA BAĞATUR 12B 13 18 8,50 2 2 1,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 21 33 12,75 179,370 174541



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 59 482 1814 200374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1812,02 19,18 2,56 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,47 1,87 3,48 0,93 3,25 0,01 0,01 0,01 4,72 3,74 3,79 0,94 0,39 0,84 0,67 1,76 0,23 1,64 0,82 1,43 1,11 1,01 0,85 41,1824,99 34,92 240,850

Okul Ortalaması 18,6112,85 15,40 2,59 1,25 2,28 1,34 1,44 0,98 1,42 1,27 1,11 3,42 1,03 3,17 0,00 0,00 0,00 2,73 3,78 1,78 0,19 0,22 0,13 0,19 1,02 -0,07 0,59 0,56 0,45 0,37 0,80 0,17 31,4524,22 25,40 216,740

SINIF: 12B

KATILIMLAR

29 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 16 20 11,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 19 25 12,75 179,075 174767

30 332 OSMAN BARAN 12B 11 21 5,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 21 34 12,50 179,013 174812

31 302 YELDA ÖZKAN 12B 8 22 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 33 10,75 174,170 178309

32 257 EAUBEKİR KAPLAN 12B 11 5 9,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 13 9 10,75 173,198 178921

33 207 ALPEREN YETİM 12B 4 0 4,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 12 7 10,25 172,435 179415

34 289 EMRE ÇAPKU 12B 8 19 3,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 15 30 7,50 164,208 184364

35 283 BEYZA ÖZCOŞKUN 12B 12 28 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 17 43 6,25 160,225 186425

36 245 AYŞENUR ÖZBALCI 12B 4 2 3,50 1 1 0,75 5 3 4,25 154,380 189001

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 59 482 1814 200374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1812,02 19,18 2,56 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,47 1,87 3,48 0,93 3,25 0,01 0,01 0,01 4,72 3,74 3,79 0,94 0,39 0,84 0,67 1,76 0,23 1,64 0,82 1,43 1,11 1,01 0,85 41,1824,99 34,92 240,850

Okul Ortalaması 18,6112,85 15,40 2,59 1,25 2,28 1,34 1,44 0,98 1,42 1,27 1,11 3,42 1,03 3,17 0,00 0,00 0,00 2,73 3,78 1,78 0,19 0,22 0,13 0,19 1,02 -0,07 0,59 0,56 0,45 0,37 0,80 0,17 31,4524,22 25,40 216,740

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 33 6 31,50 5 0 5,00 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 9 4 8,00 3 0 3,00 1 3 0,25 4 2 3,50 3 2 2,50 67 19 62,25 326,150 19254

2 262 SALİM ŞEN 12B 32 6 30,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 54 14 50,50 290,645 40300

3 215 ELİF TURGUT 12A 31 6 29,50 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 47 15 43,25 268,740 61757

4 221 MERVAN KORKMA 12A 24 10 21,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 11 8 9,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 48 25 41,75 265,260 66041

5 243 BEYZA NUR BAYTÜRK 12B 25 13 21,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 4 2,00 2 0 2,00 43 22 37,50 252,503 83169

6 228 EFE BERK DEMİR 12A 20 14 16,50 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 8 3,00 2 0 2,00 1 3 0,25 4 0 4,00 1 0 1,00 44 29 36,75 251,050 85196

7 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 26 13 22,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 41 17 36,75 250,028 86717

8 220 ALİM KORKMA 12A 22 14 18,50 2 0 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 7 4,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 43 26 36,50 249,925 86897

9 258 AHMET HİLMİ GÜNAY 12B 27 11 24,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 23 36,25 248,363 89165

10 202 ÖMER ÜLKER 12A 21 10 18,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 7 3 6,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 40 19 35,25 246,090 92632

11 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 26 10 23,50 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 20 34,00 241,635 99371

12 213 YA    YARAR 12A 26 6 24,50 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 2 3,50 1 0 1,00 37 12 34,00 241,535 99518

13 260 ZEHRA ÖZTÜRK 12B 23 13 19,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 40 25 33,75 241,358 99801

14 254 YASİN SEFA ÖZAY 12B 24 11 21,25 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 37 13 33,75 241,163 100095

15 235 REYHAN KORKMAZ 12B 23 11 20,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 38 20 33,00 239,028 103349

16 205 AZRA AKGÜN 12A 26 11 23,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 5 2,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 41 32 33,00 238,618 103969

17 217 MELİSA GÜLEN 12A 24 10 21,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 2 6 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 38 22 32,50 237,435 105770

18 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 21 17 16,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 6 3,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 41 35 32,25 237,288 106013

19 223 EREN DEMİRAYA 12A 20 13 16,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 3 3,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 37 24 31,00 233,553 111519

20 0 CEREN BAZ 12B 24 13 20,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 5 2,75 36 20 31,00 232,923 112455

21 238 EMİR AKINCIOĞLU 12B 23 11 20,25 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 35 18 30,50 231,478 114553

22 280 ERKAN KUŞ 12A 24 10 21,50 1 0 1,00 4 1 3,75 4 4 3,00 1 0 1,00 34 15 30,25 230,560 115880

23 286 ENES GÜNAL 12B 20 16 16,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 7 10 4,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 39 36 30,00 230,530 115929

24 250 FURKAN İÇİM 12B 21 17 16,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 6 1,50 1 0 1,00 37 28 30,00 230,463 116016

25 200 BETÜL KAYA 12A 21 14 17,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 12 -1,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 40 40 30,00 230,405 116093

26 26 MEV  KOSE 12B 24 13 20,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 34 20 29,00 226,883 121292

27 244 BERİTAN TOPGAÇ 12B 25 13 21,75 2 3 1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 34 21 28,75 225,998 122581

28 233 AYETULLAH BULUT 12A 29 7 27,25 3 6 1,50 32 13 28,75 225,283 123592

29 355 EMİN SOYALAN 12B 22 13 18,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 23 28,25 224,848 124223
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 59 482 1814 200374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1812,02 19,18 2,56 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,47 1,87 3,48 0,93 3,25 0,01 0,01 0,01 4,72 3,74 3,79 0,94 0,39 0,84 0,67 1,76 0,23 1,64 0,82 1,43 1,11 1,01 0,85 41,1824,99 34,92 240,850

Okul Ortalaması 18,6112,85 15,40 2,59 1,25 2,28 1,34 1,44 0,98 1,42 1,27 1,11 3,42 1,03 3,17 0,00 0,00 0,00 2,73 3,78 1,78 0,19 0,22 0,13 0,19 1,02 -0,07 0,59 0,56 0,45 0,37 0,80 0,17 31,4524,22 25,40 216,740

KATILIMLAR

30 204 TUĞBA HÜKENEK 12A 20 16 16,00 3 0 3,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 2 10 -0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 37 36 28,00 224,580 124629

31 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 24 10 21,50 1 2 0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 3 2 2,50 32 17 27,75 223,010 126860

32 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA12B 21 15 17,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 26 26,50 219,758 131461

33 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 16 15 12,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 6 5 4,75 1 1 0,75 1 2 0,50 30 26 23,50 211,428 142529

34 247 C E L A L Ö K S Ü Z 12A 17 19 12,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 32 34 23,50 211,388 142569

35 281 ESRA KALKAN 12B 17 22 11,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 6 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 33 42 22,50 208,435 146217

36 299 ADALET ÇELEBİ 12B 14 18 9,50 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 28 25 21,75 206,460 148623

37 279 YUSUF CİHAN YİĞİT 12A 17 5 15,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 5 3 4,25 25 12 22,00 206,393 148700

38 306 ZEYNEP DURMUŞ 12B 18 16 14,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 25 21,75 205,885 149327

39 208 EYLÜL KAY 12A 19 14 15,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 1 7 -0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 1 0,75 29 33 20,75 202,710 153009

40 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 16 14 12,50 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 26 24 20,00 200,775 155076

41 264 ONUR ÇİMEN 12B 14 7 12,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 3 7 1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 26 24 20,00 200,758 155112

42 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 16 20 11,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 27 19,25 198,745 157278

43 227 HATİCE TATLIYÜZ 12A 2 0 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 6 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 21 11 18,25 196,895 159271

44 240 FEVZA KÖSE 12B 14 16 10,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 23 21 17,75 194,345 161764

45 312 İLAYDA KANAR 12B 16 18 11,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 23 24 17,00 191,845 164144

46 242 YASİN KELEŞ 12B 11 11 8,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 21 18 16,50 190,758 165138

47 285 SAFA ÇORBACI 12B 10 21 4,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 24 36 15,00 186,703 168719

48 256 HAMZA BAYKARA 12B 10 4 9,00 2 0 2,00 4 1 3,75 16 5 14,75 185,375 169849

49 294 SÜMEYRA BAĞATUR 12B 13 18 8,50 2 2 1,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 21 33 12,75 179,370 174541

50 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 16 20 11,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 19 25 12,75 179,075 174767

51 332 OSMAN BARAN 12B 11 21 5,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 21 34 12,50 179,013 174812

52 302 YELDA ÖZKAN 12B 8 22 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 33 10,75 174,170 178309

53 257 EAUBEKİR KAPLAN 12B 11 5 9,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 13 9 10,75 173,198 178921

54 207 ALPEREN YETİM 12B 4 0 4,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 12 7 10,25 172,435 179415

55 289 EMRE ÇAPKU 12B 8 19 3,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 15 30 7,50 164,208 184364

56 283 BEYZA ÖZCOŞKUN 12B 12 28 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 17 43 6,25 160,225 186425

57 245 AYŞENUR ÖZBALCI 12B 4 2 3,50 1 1 0,75 5 3 4,25 154,380 189001

58 216 AHMET KORKMAZ 12A 2 5 0,75 1 4 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 6 11 3,25 1 5 -0,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 15 50 2,50 149,353 191008
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 59 482 1814 200374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,1812,02 19,18 2,56 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,47 1,87 3,48 0,93 3,25 0,01 0,01 0,01 4,72 3,74 3,79 0,94 0,39 0,84 0,67 1,76 0,23 1,64 0,82 1,43 1,11 1,01 0,85 41,1824,99 34,92 240,850

Okul Ortalaması 18,6112,85 15,40 2,59 1,25 2,28 1,34 1,44 0,98 1,42 1,27 1,11 3,42 1,03 3,17 0,00 0,00 0,00 2,73 3,78 1,78 0,19 0,22 0,13 0,19 1,02 -0,07 0,59 0,56 0,45 0,37 0,80 0,17 31,4524,22 25,40 216,740

KATILIMLAR

59 11374 NÜŞUBGB FOFŞ BÇBS   C 10 25 3,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 2 15 -1,75 14 50 1,50 146,043 192181

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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  C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 59 482 1814 200374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,2 12,0 19,18 9,9 5,3 8,60 5,7 4,1 4,63 3,4 3,6 2,52 41,2 25,0 34,93 240,850

Okul Ortalaması 18,6 12,9 15,40 8,8 5,0 7,53 2,9 4,0 1,92 1,2 2,4 0,56 31,5 24,2 25,41 216,740

SINIF:   C

KATILIMLAR

1 11374 NÜŞUBGB FOFŞ BÇBS   C 10 25 3,75 2 10 -0,50 2 15 -1,75 14 50 1,50 146,043 1 59 473 1752 192181

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



12A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 59 482 1814 200374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,2 12,0 19,18 9,9 5,3 8,60 5,7 4,1 4,63 3,4 3,6 2,52 41,2 25,0 34,93 240,850

Okul Ortalaması 18,6 12,9 15,40 8,8 5,0 7,53 2,9 4,0 1,92 1,2 2,4 0,56 31,5 24,2 25,41 216,740

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 225 ARAFAT KAPTAN 12A 33 6 31,50 14 2 13,50 12 4 11,00 8 7 6,25 67 19 62,25 326,150 1 1 50 180 19254

2 215 ELİF TURGUT 12A 31 6 29,50 9 0 9,00 7 5 5,75 0 4 -1,00 47 15 43,25 268,740 2 3 175 657 61757

3 221 MERVAN KORKMA 12A 24 10 21,50 13 4 12,00 11 8 9,00 0 3 -0,75 48 25 41,75 265,260 3 4 187 697 66041

4 228 EFE BERK DEMİR 12A 20 14 16,50 11 4 10,00 7 8 5,00 6 3 5,25 44 29 36,75 251,050 4 6 225 878 85196

5 220 ALİM KORKMA 12A 22 14 18,50 12 3 11,25 6 7 4,25 3 2 2,50 43 26 36,50 249,925 5 8 235 903 86897

6 202 ÖMER ÜLKER 12A 21 10 18,50 10 2 9,50 7 3 6,25 2 4 1,00 40 19 35,25 246,090 6 10 253 969 92632

7 211 RÜMEYSA TURKUT 12A 26 10 23,50 9 3 8,25 3 4 2,00 1 3 0,25 39 20 34,00 241,635 7 11 274 1042 99371

8 213 YA    YARAR 12A 26 6 24,50 6 4 5,00 4 2 3,50 1 0 1,00 37 12 34,00 241,535 8 12 275 1045 99518

9 205 AZRA AKGÜN 12A 26 11 23,25 9 6 7,50 4 5 2,75 2 10 -0,50 41 32 33,00 238,618 9 16 286 1089 103969

10 217 MELİSA GÜLEN 12A 24 10 21,50 8 5 6,75 4 7 2,25 2 0 2,00 38 22 32,50 237,435 10 17 290 1101 105770

11 230 SAMETCAN TÜRKER 12A 21 17 16,75 11 3 10,25 5 6 3,50 4 9 1,75 41 35 32,25 237,288 11 18 294 1108 106013

12 223 EREN DEMİRAYA 12A 20 13 16,75 9 3 8,25 4 3 3,25 4 5 2,75 37 24 31,00 233,553 12 19 303 1170 111519

13 280 ERKAN KUŞ 12A 24 10 21,50 5 1 4,75 5 4 4,00 34 15 30,25 230,560 13 22 314 1211 115880

14 200 BETÜL KAYA 12A 21 14 17,50 13 5 11,75 2 13 -1,25 4 8 2,00 40 40 30,00 230,405 14 25 319 1216 116093

15 233 AYETULLAH BULUT 12A 29 7 27,25 3 6 1,50 32 13 28,75 225,283 15 28 338 1284 123592

16 204 TUĞBA HÜKENEK 12A 20 16 16,00 11 4 10,00 2 10 -0,50 4 6 2,50 37 36 28,00 224,580 16 30 342 1288 124629

17 203 BEDİRHAN ŞAHİN 12A 16 15 12,25 6 3 5,25 6 5 4,75 2 3 1,25 30 26 23,50 211,428 17 33 380 1423 142529

18 247 C E L A L Ö K S Ü Z 12A 17 19 12,25 10 6 8,50 4 6 2,50 1 3 0,25 32 34 23,50 211,388 18 34 381 1424 142569

19 279 YUSUF CİHAN YİĞİT 12A 17 5 15,75 3 4 2,00 5 3 4,25 25 12 22,00 206,393 19 37 393 1468 148700

20 208 EYLÜL KAY 12A 19 14 15,50 6 6 4,50 1 7 -0,75 3 6 1,50 29 33 20,75 202,710 20 39 402 1498 153009

21 227 HATİCE TATLIYÜZ 12A 2 0 2,00 13 4 12,00 5 7 3,25 1 0 1,00 21 11 18,25 196,895 21 43 416 1542 159271

22 216 AHMET KORKMAZ 12A 2 5 0,75 4 11 1,25 7 16 3,00 2 18 -2,50 15 50 2,50 149,353 22 58 469 1737 191008
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12B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 59 482 1814 200374

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,2 12,0 19,18 9,9 5,3 8,60 5,7 4,1 4,63 3,4 3,6 2,52 41,2 25,0 34,93 240,850

Okul Ortalaması 18,6 12,9 15,40 8,8 5,0 7,53 2,9 4,0 1,92 1,2 2,4 0,56 31,5 24,2 25,41 216,740

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 262 SALİM ŞEN 12B 32 6 30,50 17 3 16,25 2 3 1,25 3 2 2,50 54 14 50,50 290,645 1 2 110 401 40300

2 243 BEYZA NUR BAYTÜRK 12B 25 13 21,75 13 5 11,75 3 4 2,00 2 0 2,00 43 22 37,50 252,503 2 5 220 859 83169

3 229 BEGÜM ANDIÇ 12B 26 13 22,75 14 3 13,25 1 1 0,75 41 17 36,75 250,028 3 7 234 902 86717

4 258 AHMET HİLMİ GÜNAY 12B 27 11 24,25 12 6 10,50 2 6 0,50 1 0 1,00 42 23 36,25 248,363 4 9 242 927 89165

5 260 ZEHRA ÖZTÜRK 12B 23 13 19,75 15 4 14,00 1 4 0,00 1 4 0,00 40 25 33,75 241,358 5 13 277 1048 99801

6 254 YASİN SEFA ÖZAY 12B 24 11 21,25 13 2 12,50 37 13 33,75 241,163 6 14 278 1049 100095

7 235 REYHAN KORKMAZ 12B 23 11 20,25 12 3 11,25 3 6 1,50 38 20 33,00 239,028 7 15 284 1082 103349

8 0 CEREN BAZ 12B 24 13 20,75 8 2 7,50 4 5 2,75 36 20 31,00 232,923 8 20 307 1178 112455

9 238 EMİR AKINCIOĞLU 12B 23 11 20,25 9 6 7,50 3 1 2,75 35 18 30,50 231,478 9 21 310 1199 114553

10 286 ENES GÜNAL 12B 20 16 16,00 11 7 9,25 7 10 4,50 1 3 0,25 39 36 30,00 230,530 10 23 315 1212 115929

11 250 FURKAN İÇİM 12B 21 17 16,75 12 5 10,75 3 6 1,50 1 0 1,00 37 28 30,00 230,463 11 24 317 1214 116016

12 26 MEV  KOSE 12B 24 13 20,75 8 2 7,50 2 5 0,75 34 20 29,00 226,883 12 26 331 1261 121292

13 244 BERİTAN TOPGAÇ 12B 25 13 21,75 9 8 7,00 34 21 28,75 225,998 13 27 336 1277 122581

14 355 EMİN SOYALAN 12B 22 13 18,75 12 6 10,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 34 23 28,25 224,848 14 29 340 1286 124223

15 239 SEDANUR ERİKLİ 12B 24 10 21,50 8 7 6,25 32 17 27,75 223,010 15 31 349 1310 126860

16 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA12B 21 15 17,25 9 7 7,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 33 26 26,50 219,758 16 32 358 1342 131461

17 281 ESRA KALKAN 12B 17 22 11,50 12 8 10,00 3 6 1,50 1 6 -0,50 33 42 22,50 208,435 17 35 387 1450 146217

18 299 ADALET ÇELEBİ 12B 14 18 9,50 12 4 11,00 1 0 1,00 1 3 0,25 28 25 21,75 206,460 18 36 392 1467 148623

19 306 ZEYNEP DURMUŞ 12B 18 16 14,00 8 7 6,25 1 0 1,00 1 2 0,50 28 25 21,75 205,885 19 38 395 1474 149327

20 252 YUNUS EMRE ORUÇ 12B 16 14 12,50 9 6 7,50 1 4 0,00 26 24 20,00 200,775 20 40 408 1510 155076

21 264 ONUR ÇİMEN 12B 14 7 12,25 9 5 7,75 3 7 1,25 0 5 -1,25 26 24 20,00 200,758 21 41 409 1511 155112

22 241 ŞURANUR DOĞAN 12B 16 20 11,00 9 6 7,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 26 27 19,25 198,745 22 42 414 1528 157278

23 240 FEVZA KÖSE 12B 14 16 10,00 7 4 6,00 1 1 0,75 1 0 1,00 23 21 17,75 194,345 23 44 420 1557 161764

24 312 İLAYDA KANAR 12B 16 18 11,50 7 6 5,50 23 24 17,00 191,845 24 45 426 1575 164144

25 242 YASİN KELEŞ 12B 11 11 8,25 9 6 7,50 1 1 0,75 21 18 16,50 190,758 25 46 428 1581 165138

26 285 SAFA ÇORBACI 12B 10 21 4,75 8 7 6,25 4 2 3,50 2 6 0,50 24 36 15,00 186,703 26 47 435 1602 168719

27 256 HAMZA BAYKARA 12B 10 4 9,00 6 1 5,75 16 5 14,75 185,375 27 48 436 1605 169849

28 294 SÜMEYRA BAĞATUR 12B 13 18 8,50 7 10 4,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 21 33 12,75 179,370 28 49 440 1628 174541

29 290 BAHAR SİYAHKAYA 12B 16 20 11,00 2 4 1,00 1 1 0,75 19 25 12,75 179,075 29 50 441 1631 174767

30 332 OSMAN BARAN 12B 11 21 5,75 7 8 5,00 2 2 1,50 1 3 0,25 21 34 12,50 179,013 30 51 442 1632 174812

31 302 YELDA ÖZKAN 12B 8 22 2,50 8 10 5,50 2 0 2,00 1 1 0,75 19 33 10,75 174,170 31 52 449 1653 178309

32 257 EAUBEKİR KAPLAN 12B 11 5 9,75 2 4 1,00 13 9 10,75 173,198 32 53 451 1658 178921

33 207 ALPEREN YETİM 12B 4 0 4,00 8 7 6,25 12 7 10,25 172,435 33 54 452 1660 179415

34 289 EMRE ÇAPKU 12B 8 19 3,25 7 8 5,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 15 30 7,50 164,208 34 55 458 1689 184364

35 283 BEYZA ÖZCOŞKUN 12B 12 28 5,00 5 15 1,25 17 43 6,25 160,225 35 56 459 1700 186425

36 245 AYŞENUR ÖZBALCI 12B 4 2 3,50 1 1 0,75 5 3 4,25 154,380 36 57 466 1723 189001
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 59 482 1814 200374

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,18 12,02 19,18 2,56 1,37 2,21 1,63 1,47 1,26 2,24 1,47 1,87 3,48 0,93 3,25 0,01 0,01 0,01 4,72 3,74 3,79 0,94 0,39 0,84 0,67 1,76 0,23 1,64 0,82 1,43 1,11 1,01 0,85 41,18 24,99 34,92 240,850

İl Ortalaması 23,67 10,61 21,01 2,71 1,26 2,40 1,73 1,25 1,41 2,34 1,30 2,01 3,47 0,80 3,27 0,00 0,00 0,00 4,83 3,67 3,91 0,95 0,33 0,86 0,67 1,82 0,21 1,69 0,80 1,49 1,13 1,04 0,87 43,19 22,88 37,44 248,940

İlçe Ortalaması 23,87 10,41 21,27 2,77 1,21 2,46 1,60 1,40 1,25 2,34 1,24 2,04 3,56 0,78 3,37 0,00 0,00 0,00 4,87 3,87 3,90 0,97 0,38 0,88 0,65 1,86 0,19 1,64 0,81 1,44 1,16 1,05 0,90 43,43 23,01 37,70 251,460

Okul Ortalaması 18,61 12,85 15,40 2,59 1,25 2,28 1,34 1,44 0,98 1,42 1,27 1,11 3,42 1,03 3,17 0,00 0,00 0,00 2,73 3,78 1,78 0,19 0,22 0,13 0,19 1,02 -0,07 0,59 0,56 0,45 0,37 0,80 0,17 31,45 24,22 25,40 216,740

KATILIMLAR

1
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM

12A 22 20,95 10,55 18,32 2,50 1,00 2,25 1,05 0,95 0,81 1,59 1,05 1,33 3,59 0,77 3,40 4,68 5,86 3,22 0,50 0,45 0,39 0,32 1,95 -0,17 1,23 1,18 0,93 0,73 1,14 0,44 37,14 24,90 30,92 233,010

2
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM

12B 36 17,42 13,92 13,94 2,72 1,33 2,39 1,50 1,75 1,06 1,36 1,42 1,01 3,42 1,11 3,14 1,56 2,19 1,01 0,00 0,08 -0,02 0,11 0,47 -0,01 0,22 0,19 0,17 0,17 0,61 0,01 28,48 23,07 22,70 208,750

3
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM

  C 1 10,00 25,00 3,75 0,00 4,00 -1,00 2,00 1,00 1,75 0,00 1,00 -0,25 0,00 4,00 -1,00 2,00 15,00 -1,75 14,00 50,00 1,50 146,040
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

146,043 95,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

  C  -  11374
NÜŞUBGB FOFŞ BÇBS 120 14 50 56 1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(192181.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 59 473 1752 192181 % 95,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 25 5 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız  ECbdAccaaA eaCbbeecdceaBb adaecCb CdC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız  cdde dBD b     edaa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 15 13 -1,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 15 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız  cC  eabbAced  c  a d b  ddc            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 7 13

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

149,353 95,33
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  216
AHMET KORKMAZ 120 15 50 55 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(191008.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 58 469 1737 191008 % 95,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız ccCAaeb                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 11 5 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız acebB     cbeadeCAEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 11 13 3,25 % 11

Geometri 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 16 17 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız  eC B eaD b c   Ebd b  E bd bD eda c  Cb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 18 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız dbcaeecbEaccbddaebBa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 2 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

249,925 43,37
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  220
ALİM KORKMA 120 43 26 51 36 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86897.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 8 235 903 86897 % 43,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız ecCAEAe cC ba CbDCeEBDDd ACBaacAdCECBCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız D  C b Bc DCeBEACAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 7 27 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız cAa  e d d     DECB a     B  e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız B      C      e e  C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

326,150 9,61
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  225
ARAFAT KAPTAN 120 67 19 34 62 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19254.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 50 180 19254 % 9,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BECAEAA DCAAaECADCBdBDDCBACBBaDACeECcCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DEACB  B bDCCc ACAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız c    ADaDA    eDECB    E   d  E     CC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız ecE  d CE AdEc DdEdC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

225,283 61,68
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  233
AYETULLAH BULUT 120 32 13 75 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(123592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 28 338 1284 123592 % 61,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 7 4 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız ECBAAEA ea   CCcEBeDCBACBBaDACCCAcCECBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız c eaEcAa    a  B                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

238,618 51,89
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  205
AZRA AKGÜN 120 41 32 47 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103969.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 16 286 1089 103969 % 51,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 11 3 23,25 % 58

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BECAEeA Db Aa CcDCdEeDcCeACBBEDACeECBedB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız D  Cad e EDCaa ACAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız BA    aEa    d      E      d e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 10 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız dcd eb C db   b cEd 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

211,428 71,13
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  203
BEDİRHAN ŞAHİN 120 30 26 64 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(142529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 33 380 1423 142529 % 71,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 15 9 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCdAAEA Aa  bCCeEB b BA BcE AaCd  dcbcdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız de  A    c     EBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız   AadBA   C e   aE E      c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız E c    c   Cb       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

230,405 57,94
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  200
BETÜL KAYA 120 40 40 40 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116093.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 25 319 1216 116093 % 57,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız Bc  EbedDC bCcCAcCBEBDbd bCdBEDACbdCB dB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız D ACBAeBDEb CcEAeAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 12 16 -1,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 13 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız cea  cDa     e adC ea a      e   c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız daca   CbC    eeAEc 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 0 50

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

211,388 71,15
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  247
C E L A L Ö K S Ü Z 120 32 34 54 23 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(142569.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 34 381 1424 142569 % 71,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcedEbbdD*AACdCebCdcBDbbebCdB DA  d cCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DdcCB  da DCaB AaAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız  d  c Dd       D C  d      A c      a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız  a    dC b          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 5 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

251,050 42,52
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  228
EFE BERK DEMİR 120 44 29 47 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85196.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 6 225 878 85196 % 42,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 14 6 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız caBdAEb ea  DCdBEBeD ebCBBabAC C DCECcBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD dd b  Be DCCEBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 8 17 3,00 % 10

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 7 8 25 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız   ADbcc    eDc Be  Ea     c     E C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız cEe   dA E CE    D  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

268,740 30,82
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  215
ELİF TURGUT 120 47 15 58 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 175 657 61757 % 30,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BECcEAA DC AaECdDCBEBcDCBACBBaDACCEC CbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 0 11 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız D AC     E     ACAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 5 28 5,75 % 14

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız cA D ADE  a   a  CB d         a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız        bce       d  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

233,553 55,66
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  223
EREN DEMİRAYA 120 37 24 59 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(111519.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 19 303 1170 111519 % 55,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız caBAA b Aa  DCCdEBcedcACB EDA Cdb CEacBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBEA E  ae    EeA A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız   AadB         B E        c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız adB a    d C b  C A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

230,560 57,83
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  280
ERKAN KUŞ 120 34 15 71 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115880.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 22 314 1211 115880 % 57,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcCAE A e AeC CdbCdaBD dcACBaEDAC ECBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız          E     ACAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 4 31 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız cA    ca        EC  E        cE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

202,710 76,36
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  208
EYLÜL KAY 120 29 33 58 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(153009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 39 402 1498 153009 % 76,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız ca AebA  a  bCCdEBDDd bCBBaDA CbdbCECBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CbBdd a   B    EdAeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız   dbaed    d   B          c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız cbdeC      C b b   C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 1 0 100

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

196,895 79,49
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  227
HATİCE TATLIYÜZ 120 21 11 88 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(159271.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 43 416 1542 159271 % 79,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız         AC                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDdEcaE   BEDCCEeACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız    a BA   d  E     da     e d     Ce E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız            C        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

237,435 52,79
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  217
MELİSA GÜLEN 120 38 22 60 32 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(105770.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 17 290 1101 105770 % 52,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız  CBAAcc  a  ebCBEeDDCBACBB aACCCAcCECdBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDed  E    db CEdACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız   eeEc         ecE        e    E  C  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız            C C      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 0 50

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

265,260 32,96
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  221
MERVAN KORKMA 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66041.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 187 697 66041 % 32,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız dCBAAEc ba  D CB Bcc BbCBBEeACCdADCECBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD E DEb addDCCEBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 8 11 9,00 % 30

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 8 21 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız  BeDbBA     acCBeE Ea aBAAe             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız c                 ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

246,090 46,23
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  202
ÖMER ÜLKER 120 40 19 61 35 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92632.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 10 253 969 92632 % 46,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 10 9 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız dcCAEAA bC b  C  CeEB bCBA BcE ACadCBCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız D ACB  a ED    ACAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 3 20 6,25 % 21

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 3 30 6,25 % 16

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız BA   A d     C e   aE E      D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız  E d   Cb c   e     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

241,635 49,59
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  211
RÜMEYSA TURKUT 120 39 20 61 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99371.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 11 274 1042 99371 % 49,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCBcAEA AC  DCCBEBDDd ACBBEcAeCaeDbEaBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD  cD d   dDCCEB C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız   e   A       bB c  E     c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız c          b C    e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 0 50

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

237,288 52,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  230
SAMETCAN TÜRKER 120 41 35 44 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(106013.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 18 294 1108 106013 % 52,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BEaAEbA bC ACECbaCdEBcDedbCcBaedeCECcaCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DEdCB  B ED  c ACAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız BAb  Aad    A  a  B b        c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız  ada cdCbdA    a EeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

224,580 62,20
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  204
TUĞBA HÜKENEK 120 37 36 47 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 30 342 1288 124629 % 62,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız caBeeEb bCcd CCBEBDbd bCdBEDACCCAcdc BBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD  ADEAeB  b CEeAeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 10 18 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 10 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız   cDa ea  e  dC ea a      e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız a d b      CbC E eAe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 0 50

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

241,535 49,67
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  213
YA    YARAR 120 37 12 71 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99518.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 12 275 1045 99518 % 49,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 6 8 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız acCAE A    A  CADCaEBDeCcACBBEDACeEC CCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız e  C      DC cdACA e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız  A   e  D        bB    E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

206,393 74,21
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12A  -  279
YUSUF CİHAN YİĞİT 120 25 12 83 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(148700.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 37 393 1468 148700 % 74,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 22 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 5 18 15,75 % 39

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCB AEd AC   CCBdBDe        A    bCEC BC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD dA aeb                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız    bEBA     D  B c        e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 2 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

206,460 74,17
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  299
ADALET ÇELEBİ 120 28 25 67 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(148623.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 36 392 1467 148623 % 74,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 18 8 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız caB e  ccaEbbdCe acc BbCBB DAeC b CECBeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBbA Ed B ED bEdACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız               C                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız   B            b  de

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

248,363 44,50
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  258
AHMET HİLMİ GÜNAY 120 42 23 55 36 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(89165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 242 927 89165 % 44,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız ECeAAEc ACcE bdBEBcDCcACBBEDAdCCdaCECdBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBEdDb aaebDC EBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız   e dB      a C a         c   e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız            C        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

172,435 89,54
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  207
ALPEREN YETİM 120 12 7 101 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(179415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 54 452 1660 179415 % 89,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız ECBA                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBEA d  acaDde eA A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

154,380 94,32
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  245
AYŞENUR ÖZBALCI 120 5 3 112 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(189001.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 57 466 1723 189001 % 94,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcCAEb                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız Bc                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Bilim Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

179,075 87,22
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  290
BAHAR SİYAHKAYA 120 19 25 76 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(174767.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 50 441 1631 174767 % 87,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız ce deEbAcCEbb  dEBcDdabCBaEDAedC beECdBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız     e b        EcAa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız       A                   e             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

250,028 43,28
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  229
BEGÜM ANDIÇ 120 41 17 62 36 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86717.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 234 902 86717 % 43,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 13 1 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız dCBeeEc AaEdeCCBEBDDedbCBcEcACCCADCECBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD EAeE CBeED CEdACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız    bE                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

225,998 61,18
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  244
BERİTAN TOPGAÇ 120 34 21 65 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(122581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 27 336 1277 122581 % 61,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCBdAEdAAb  bCCBEBDadcACdBEaAeCCADCdCBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDadc Eb  cEcCeEdACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

252,503 41,51
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  243
BEYZA NUR BAYTÜRK 120 43 22 55 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(83169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 220 859 83169 % 41,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcaAEcAdDC Aa CbcCeEBDeCBbCBBEcACeECBCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DdACBd B EDCCadACAEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız  ed         A    C aE        e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız                D E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 1 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

160,225 93,04
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  283
BEYZA ÖZCOŞKUN 120 17 43 60 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(186425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 56 459 1700 186425 % 93,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 28 0 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız dcabcddcDCbbacCdDbBEcDDeBeCccbbAbeddddCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız aEdCBdeBcdbedaEebecd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

232,923 56,12
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  0
CEREN BAZ 120 36 20 64 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(112455.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 20 307 1178 112455 % 56,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cbBAAcbAAaE  bCBEBDaCdbCBBEDAC CdbCECdBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız      DEeaB     EBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız DdecEcd      E B                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

173,198 89,29
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  257
EAUBEKİR KAPLAN 120 13 9 98 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(178921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 53 451 1658 178921 % 89,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 5 24 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcbbEdA     a CA                  ECBCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DddCdd                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve Bilim 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

224,848 62,00
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  355
EMİN SOYALAN 120 34 23 63 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 29 340 1286 124223 % 62,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCBA EA ca abCCBEBDeddbCBBEeA  beeCECBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDdEA bdacBEDdCEBA A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız                  c                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız c d        b        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

231,478 57,17
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  238
EMİR AKINCIOĞLU 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(114553.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 21 310 1199 114553 % 57,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BEbcEcA  C AC C abdEBDbCcbeBBEDAC ECBCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DdACB aBDEb    AaAdd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız B               c B   E                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

164,208 92,01
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  289
EMRE ÇAPKU 120 15 30 75 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(184364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 55 458 1689 184364 % 92,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 19 13 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcbdE c bb cC  e bB e b cd ccaDA   bdCeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız Db Cad dacDC c A AEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız  d                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız d      b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 4 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

230,530 57,86
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  286
ENES GÜNAL 120 39 36 45 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(115929.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 23 315 1212 115929 % 57,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız dcbcEAA bC da CbeCeEBDbCBbCdBEDAa dCdCCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DdAC b BDEaCaBdAeAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 10 13 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız BA baADE   c   ebbBD  c    dcb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız  c            d  Ee 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

208,435 72,97
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  281
ESRA KALKAN 120 33 42 45 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(146217.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 35 387 1450 146217 % 72,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 22 1 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cedcAEdddaaaDCCdEBcbeBbeaBEDA CCbDddCdBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDaEdebdCBBaDCCEdAaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız DabDaBc b d                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız db c A     e   c  d 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

194,345 80,73
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  240
FEVZA KÖSE 120 23 21 76 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(161764.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 44 420 1557 161764 % 80,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız edCdEcb DC de dbDCabcDb eACdBE      BCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DE C d   b   B AeAEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız eA                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 1 5 13

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

230,463 57,90
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  250
FURKAN İÇİM 120 37 28 55 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(116016.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 24 317 1214 116016 % 57,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız eECAEAAaeb da CdcCBEBcDCdbCBBEcAddECceCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DEdCB  dDbDC eaACAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız BA   ecd       a C ad                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

185,375 84,77
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  256
HAMZA BAYKARA 120 16 5 99 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(169849.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 48 436 1605 169849 % 84,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız dCBAeEA Aa   b  EBDD                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD             EBAaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 0 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

191,845 81,92
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  312
İLAYDA KANAR 120 23 24 73 17 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(164144.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 45 426 1575 164144 % 81,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 18 6 11,50 % 29

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCBdAE  Aa   dCBEBabedbbdBacAedCc CbCBBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD d  Ebd c   CEcAaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 4 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

226,883 60,53
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  26
MEV  KOSE 120 34 20 66 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(121292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 26 331 1261 121292 % 60,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cbBAAcbAAaE  bCBEBDaCdbCBBEDAC CdbCECdBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız      DEeaB     EBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız Ddec c                    D     a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 0 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

219,758 65,61
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  218
MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 120 33 26 61 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(131461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 32 358 1342 131461 % 65,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 15 4 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcCAEAA  a Ae dAbddEBcDecAeBcaDACCdCBCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DddCdb acEeC B ACA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız BA               Ca                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız d      b        d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

200,758 77,41
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  264
ONUR ÇİMEN 120 26 24 70 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(155112.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 41 409 1511 155112 % 77,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 7 19 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız Bcb Eb  DaAACbCdDC EB     C  Ea      C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DdeCad B ED    AeAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 7 30 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız ab a A bD        Cacb                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız dab d           d   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 0 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

179,013 87,24
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  332
OSMAN BARAN 120 21 34 65 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(174812.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 51 442 1632 174812 % 87,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 21 8 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cad AEe ca d CCcaBcbbaA cdceA  bdbCECaB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CaBbdDb  ac e  EBAeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız     EBe                   a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız               eEd  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 3 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

239,028 51,58
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  235
REYHAN KORKMAZ 120 38 20 62 33 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(103349.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 15 284 1082 103349 % 51,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 11 6 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCBAAEA ca d bCBEdcD dACBBacA CCc CECBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD Ed E  BB DCaEeACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız D   b A     aE d   c     e           a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 3 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 1 0

Kesir Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 1 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

186,703 84,20
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  285
SAFA ÇORBACI 120 24 36 60 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(168719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 47 435 1602 168719 % 84,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 21 9 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cadAAEeeca d CCcaBcbbaA cd eA  b Db Cac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBbdDb  ac e  EBAeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız D  DEBe                   a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız b  c   Aa     eEd  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 4 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 1 0 100

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 1 0 100

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

290,645 20,11
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  262
SALİM ŞEN 120 54 14 52 50 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 110 401 40300 % 20,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 6 2 30,50 % 76

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız ECBeAEb Aaa DCCBEaDDCBACBBEDACCCeDCECBBC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBEADEdbBdEDCCEBACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız c   dB         Be                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız c B        C   d  A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 1 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

223,010 63,31
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  239
SEDANUR ERİKLİ 120 32 17 71 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(126860.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 31 349 1310 126860 % 63,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcCAEAe    Aa CcDCaEBD dcACBBaDACCdCBCCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız e  Cd  B EDaCcbAeAEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

179,370 87,11
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  294
SÜMEYRA BAĞATUR 120 21 33 66 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(174541.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 49 440 1628 174541 % 87,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 18 9 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız dcCdEbed d bC Cb ddEec   bCBdEeA  EbBCCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız ed CBbeBebab  aACAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız Be    e                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız               ba  e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 3 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 1 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 1 0

Hayvanlar 1 0 1 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

198,745 78,49
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  241
ŞURANUR DOĞAN 120 26 27 67 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(157278.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 42 414 1528 157278 % 78,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 20 4 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız eECAE e  CbcaadbcCdEeDc dACBBEDcabdadCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DadCBd BDED    AecEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız                              e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız        C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

190,758 82,41
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  242
YASİN KELEŞ 120 21 18 81 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(165138.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 46 428 1581 165138 % 82,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 11 18 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız ecbdEd   a     b   EB DCaACBB D  e   Cbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DaACBd B E  ed AaAEe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız      e E                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 0 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

241,163 49,95
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  254
YASİN SEFA ÖZAY 120 37 13 70 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(100095.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 14 278 1049 100095 % 49,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız EbBdAEA d  d aCBEBDbCcbeBBEDA CCbDCECBBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBaADE  BcED  EBA A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Küme Problemleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

174,170 88,99
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  302
YELDA ÖZKAN 120 19 33 68 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(178309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 52 449 1653 178309 % 88,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 22 10 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcaAEdeb CeAb dcbbd c  d d BedbA dae C a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DaedBbbceEb  caACAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız                  C           D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız          C       a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 2 3 25

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 3 0

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 1 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 1 0 50

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

200,775 77,39
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  252
YUNUS EMRE ORUÇ 120 26 24 70 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(155076.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 40 408 1510 155076 % 77,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 14 10 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız  becAE  da d aCBEBDDCabCBB D eC b CdC eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDBaA Ed Bd   eEeAaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız   e Ec           d        c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 1 75

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

241,358 49,81
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  260
ZEHRA ÖZTÜRK 120 40 25 55 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(99801.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 13 277 1048 99801 % 49,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcCAEAcc C  aECbbCB aDDCcACBBaDAeCECcCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DEACdA cDEDCdaEACAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız e a   bE                     c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız e      Cb       dd  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 2 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 1 0 100

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 1 0 100

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Varlık Felsefesi 1 1 0 100

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100

Atomun Yapısı 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Mitoz 1 0 1 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

205,885 74,52
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
KIRKLARELİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

12B  -  306
ZEYNEP DURMUŞ 120 28 25 67 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(149327.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 38 395 1474 149327 % 74,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 36 59 482 1814 200374

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 16 6 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BEbcEAcdDb AaEdbe BEBDb  d cBEeAC aCBCbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız eb CBe Beb  aB ACAEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız  A                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız e  C   b            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

de'nin, ki'nin ve mi'nin Yazımı 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0

Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 5 3 63

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25

Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Avrasya’da İlk Türk İzleri 1 0 1 0

Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Uzun Savaşlardan Diplomasiye 1 0 0 0

I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Varlık Felsefesi 1 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve Bilim 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Bölme Kuralları 1 0 0 0

Ardışık Sayılar 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Üslü ifadeler 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0

Sayı Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

İşçi Problemleri 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 2 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Sıvılar 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Karbohidratlar 1 0 0 0

Hayvanlar 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Mitoz 1 0 0 0

Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
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