
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,6 9,8 13,12 13,3 10,5 10,71 8,1 9,8 5,63 10,5 9,0 8,24 47,5 39,1 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,4 13,6 7,98 8,6 13,4 5,23 3,6 12,2 0,58 4,3 11,1 1,50 27,9 50,3 15,29 141,570

KATILIMLAR

1 104 SİMA DENİZ 10A 15 5 13,75 5 1 4,75 8 6 6,50 16 2 15,50 44 14 40,50 231,073 1 1 89 170 10740

2 118 DENİZ ACAR 10A 15 14 11,50 19 11 16,25 8 13 4,75 6 4 5,00 48 42 37,50 216,933 2 2 95 178 12588

3 119 MOHANNAD MAIASAH 10A 15 13 11,75 17 10 14,50 5 7 3,25 6 7 4,25 43 37 33,75 205,233 3 3 104 188 14192

4 115 EMİRHAN MUTLU 10A 17 13 13,75 17 12 14,00 4 9 1,75 5 12 2,00 43 46 31,50 200,650 4 4 111 195 14807

5 122 TALHA ÖZ 10A 21 8 19,00 16 14 12,50 2 17 -2,25 0 1 -0,25 39 40 29,00 195,035 5 5 117 202 15601

6 108 ELİF LEYLA ÖZDEMİR 10A 20 9 17,75 10 14 6,50 2 4 1,00 32 27 25,25 193,768 6 6 118 203 15775

7 102 EMİR ERGİNUĞUZLU 10A 20 9 17,75 10 13 6,75 2 5 0,75 32 27 25,25 193,045 7 7 120 205 15871

8 121 ŞULE KUTUN 10A 14 14 10,50 13 13 9,75 4 9 1,75 8 8 6,00 39 44 28,00 185,673 8 8 129 214 16825

9 126 ENSAR ÇİÇEK 10B 19 10 16,50 10 10 7,50 29 20 24,00 185,615 1 9 130 215 16836

10 140 AMİNAAABOUJAMİH 10B 15 15 11,25 9 21 3,75 7 18 2,50 13 17 8,75 44 71 26,25 185,125 2 10 131 216 16901

11 109 ZEHRA SARAÇ 10A 12 12 9,00 16 12 13,00 5 11 2,25 6 8 4,00 39 43 28,25 184,928 9 11 132 217 16931

12 101 SUDE MİNA CEYLAN 10A 14 3 13,25 9 4 8,00 2 8 0,00 6 0 6,00 31 15 27,25 184,703 10 12 133 218 16975

13 117 BATIN YILMAZ 10A 15 10 12,50 7 5 5,75 5 8 3,00 2 4 1,00 29 27 22,25 182,070 11 13 135 220 17344

14 103 ELİF ERGİNUĞUZLU 10A 17 6 15,50 7 2 6,50 1 8 -1,00 1 0 1,00 26 16 22,00 176,185 12 14 140 225 18076

15 110 AYŞEGÜLSELMA KOÇAK10A 18 8 16,00 8 3 7,25 1 11 -1,75 1 1 0,75 28 23 22,25 175,635 13 15 142 227 18159

16 105 MUHAMMET İLKBAL AS 10A 12 12 9,00 17 13 13,75 3 5 1,75 2 13 -1,25 34 43 23,25 173,780 14 16 146 231 18391

17 107 MUSTAFA KARASU 10A 18 7 16,25 4 9 1,75 22 16 18,00 172,258 15 17 148 233 18592

18 100 ELİF MERT 10A 11 7 9,25 6 8 4,00 5 4 4,00 22 19 17,25 166,963 16 18 154 239 19276

19 106 HAMZA ATEŞ 10A 14 12 11,00 11 8 9,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 27 26 20,50 165,875 17 19 155 240 19397

20 111 VELİ ÖZDAMAR 10 11 12 8,00 16 11 13,25 2 3 1,25 0 8 -2,00 29 34 20,50 164,523 1 20 157 242 19562

21 126 HUMEYRA AL 10A 13 11 10,25 10 9 7,75 2 8 0,00 4 11 1,25 29 39 19,25 162,275 18 21 159 244 19841

22 129 NUPSU İRKEY 10B 13 15 9,25 11 18 6,50 6 23 0,25 7 23 1,25 37 79 17,25 156,648 3 22 169 254 20526

23 139 ALİ ÖZCAN 10B 12 16 8,00 13 10 10,50 0 2 -0,50 25 28 18,00 153,735 4 23 176 261 20855

24 0 ZEHRA GÖKKUŞ   A 6 7 4,25 9 7 7,25 2 2 1,50 3 2 2,50 20 18 15,50 145,928 1 24 182 267 21687

25 159 UTKU SEYREK 10A 4 11 1,25 8 13 4,75 9 21 3,75 8 22 2,50 29 67 12,25 139,265 19 25 189 274 22362

26 162 ELİFKARACA 10A 7 23 1,25 14 16 10,00 7 22 1,50 7 23 1,25 35 84 14,00 136,745 20 26 191 276 22597

27 138 ESMA DÖNDÜ AYAN 10B 10 8 8,00 5 25 -1,25 8 20 3,00 2 28 -5,00 25 81 4,75 136,445 5 27 192 277 22626

28 134 SELMAN BULUT 10B 9 14 5,50 0 6 -1,50 5 8 3,00 1 4 0,00 15 32 7,00 135,135 6 28 194 279 22747

29 128 ZEHRA OKCU 10B 11 17 6,75 5 12 2,00 2 12 -1,00 6 12 3,00 24 53 10,75 133,618 7 29 195 280 22875

30 136 10B 8 12 5,00 5 15 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 18 42 7,50 126,263 8 30 200 285 23452

31 171 FATMASERVERİ 10A 8 22 2,50 6 24 0,00 8 22 2,50 6 24 0,00 28 92 5,00 123,200 21 31 201 286 23668

32 163 EFE DÜNDAR 10A 7 23 1,25 8 22 2,50 8 22 2,50 5 25 -1,25 28 92 5,00 120,850 22 32 202 287 23813

33 132 CEREN DUMLU 10B 10 11 7,25 1 16 -3,00 0 7 -1,75 3 9 0,75 14 43 3,25 116,863 9 33 205 290 24027

34 166 EMİNENURKAHRAMAN 10A 8 22 2,50 9 20 4,00 6 24 0,00 5 25 -1,25 28 91 5,25 116,748 23 34 206 291 24034

35 151 MENNAZEDAN 10A 6 24 0,00 9 21 3,75 6 24 0,00 8 22 2,50 29 91 6,25 113,000 24 35 209 294 24242

36 131 BERAT SARAÇ 10B 6 23 0,25 9 21 3,75 7 23 1,25 22 67 5,25 111,615 10 36 211 296 24303

37 156 ERDEM KÖSE 10A 9 21 3,75 8 21 2,75 3 27 -3,75 8 22 2,50 28 91 5,25 107,785 25 37 212 297 24442

38 155 HAKTAN USANMAZ 10A 8 22 2,50 5 25 -1,25 5 25 -1,25 5 9 2,75 23 81 2,75 107,025 26 38 213 298 24461

39 165 KERİM EFE ÖZMEN 10A 7 23 1,25 6 24 0,00 7 23 1,25 4 26 -2,50 24 96 0,00 106,775 27 39 214 299 24465

40 167 FEYZİ KIRKA * 10* 4 8 2,00 2 7 0,25 1 15 -2,75 3 6 1,50 10 36 1,00 98,148 1 40 215 300 24656

41 137 ABDULLAH ARİF TEZEL 10A 7 23 1,25 9 21 3,75 2 28 -5,00 4 26 -2,50 22 98 -2,50 83,363 28 41 216 301 24716

42 135 SÜLEYMAN KARADENİZ 10B 13 13 9,75 3 16 -1,00 1 4 0,00 1 9 -1,25 18 42 7,50

43 0   0 0 0,00

44 142 NADA ELTANTAVY 10B 5 22 -0,50 6 24 0,00 3 27 -3,75 8 21 2,75 22 94 -1,50

45 164 CEYDA KERDEL 10A 8 22 2,50 4 24 -2,00 4 26 -2,50 5 25 -1,25 21 97 -3,25

                                                1 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,6 9,8 13,12 13,3 10,5 10,71 8,1 9,8 5,63 10,5 9,0 8,24 47,5 39,1 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,4 13,6 7,98 8,6 13,4 5,23 3,6 12,2 0,58 4,3 11,1 1,50 27,9 50,3 15,29 141,570

KATILIMLAR
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(45)
7,98 2,37 0,77 0,89 1,20 0,58 0,15 0,37 0,98 15,29 141,570

İlçe
(226)

12,95 (4) 3,18 (3) 2,06 (5) 2,15 (5) 2,54 (5) 5,68 (5) 2,00 (5) 3,13 (5) 3,22 (5) 36,91 (5) 216,080
İl

(312)
15,04 (5) 3,73 (4) 2,52 (6) 2,39 (6) 2,77 (6) 8,95 (6) 3,12 (6) 4,07 (6) 4,07 (6) 46,66 (6) 250,790

Genel
(25399)

13,12 (261) 3,81 (185) 2,23 (208) 2,18 (172) 2,49 (173) 5,63 (259) 1,81 (225) 2,82 (239) 3,61 (241) 37,70 (300) 219,960
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  
(1)

0,00
  A
(1)

4,25 0,75 2,25 0,50 3,75 1,50 0,75 1,75 15,50 145,930
10
(1)

8,00 5,25 1,75 2,50 3,75 1,25 -1,50 -0,50 20,50 164,520
10*
(1)

2,00 -0,50 -0,25 1,00 -2,75 -0,50 -0,50 2,50 1,00 98,150
10A
(29)

8,89 3,01 0,80 1,30 1,30 0,84 0,05 0,45 1,32 17,96 155,890
10B
(12)

7,25 1,17 0,62 -0,06 0,65 0,15 0,54 0,40 0,12 10,84 120,090

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi okulunda 45 6

KIRKLARELİ MERKEZ ilçesinde 226 18 5
KIRKLARELİ ilinde 312 24 6 2

Genelde 25399 1492 362 189 69

DERECELER

Genelde sınava 362 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 305. oldu

KIRKLARELİ ilinde sınava 6 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 6. oldu

KIRKLARELİ MERKEZ ilçesinde sınava 5 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 5. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,58 9,84 13,12 4,66 3,40 3,81 3,23 4,02 2,23 2,61 1,69 2,18 2,84 1,41 2,49 8,08 9,79 5,63 2,60 3,13 1,81 3,46 2,54 2,82 4,44 3,31 3,61 47,50 39,13 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,38 13,60 7,98 3,47 4,38 2,37 1,98 4,84 0,77 1,42 2,13 0,89 1,71 2,04 1,20 3,64 12,24 0,58 1,13 3,93 0,15 1,22 3,40 0,37 1,91 3,73 0,98 27,86 50,29 15,29 141,570

KATILIMLAR

1 104 SİMA DENİZ 10A 15 5 13,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 8 6 6,50 2 0 2,00 8 0 8,00 6 2 5,50 44 14 40,50 231,073 10740

2 118 DENİZ ACAR 10A 15 14 11,50 8 2 7,50 3 7 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 8 13 4,75 1 0 1,00 5 4 4,00 48 42 37,50 216,933 12588

3 119 MOHANNAD MAIASAH 10A 15 13 11,75 8 2 7,50 2 6 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 7 3,25 1 1 0,75 1 1 0,75 4 5 2,75 43 37 33,75 205,233 14192

4 115 EMİRHAN MUTLU 10A 17 13 13,75 6 3 5,25 4 6 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 9 1,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 4 6 2,50 43 46 31,50 200,650 14807

5 122 TALHA ÖZ 10A 21 8 19,00 4 6 2,50 8 2 7,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 17 -2,25 0 1 -0,25 39 40 29,00 195,035 15601

6 108 ELİF LEYLA ÖZDEMİR 10A 20 9 17,75 4 3 3,25 0 7 -1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 32 27 25,25 193,768 15775

7 102 EMİR ERGİNUĞUZLU 10A 20 9 17,75 4 2 3,50 0 7 -1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 5 0,75 32 27 25,25 193,045 15871

8 121 ŞULE KUTUN 10A 14 14 10,50 5 4 4,00 2 6 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 9 1,75 1 2 0,50 4 2 3,50 3 4 2,00 39 44 28,00 185,673 16825

9 126 ENSAR ÇİÇEK 10B 19 10 16,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 29 20 24,00 185,615 16836

10 140 AMİNAAABOUJAMİH 10B 15 15 11,25 3 7 1,25 4 6 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 7 18 2,50 5 5 3,75 5 5 3,75 3 7 1,25 44 71 26,25 185,125 16901

11 109 ZEHRA SARAÇ 10A 12 12 9,00 5 4 4,00 5 4 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 11 2,25 2 3 1,25 1 0 1,00 3 5 1,75 39 43 28,25 184,928 16931

12 101 SUDE MİNA CEYLAN 10A 14 3 13,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 8 0,00 1 0 1,00 3 0 3,00 2 0 2,00 31 15 27,25 184,703 16975

13 117 BATIN YILMAZ 10A 15 10 12,50 7 3 6,25 0 2 -0,50 5 8 3,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 29 27 22,25 182,070 17344

14 103 ELİF ERGİNUĞUZLU 10A 17 6 15,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 1 8 -1,00 1 0 1,00 26 16 22,00 176,185 18076

15 110 AYŞEGÜLSELMA KOÇAK 10A 18 8 16,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 11 -1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 23 22,25 175,635 18159

16 105 MUHAMMET İLKBAL AS 10A 12 12 9,00 8 2 7,50 5 5 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 34 43 23,25 173,780 18391

17 107 MUSTAFA KARASU 10A 18 7 16,25 4 3 3,25 0 6 -1,50 22 16 18,00 172,258 18592

18 100 ELİF MERT 10A 11 7 9,25 6 8 4,00 0 1 -0,25 5 3 4,25 22 19 17,25 166,963 19276

19 106 HAMZA ATEŞ 10A 14 12 11,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 5 0,75 27 26 20,50 165,875 19397

20 111 VELİ ÖZDAMAR 10 11 12 8,00 6 3 5,25 3 5 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 29 34 20,50 164,523 19562

21 126 HUMEYRA AL 10A 13 11 10,25 4 3 3,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 2 8 0,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 5 1,75 29 39 19,25 162,275 19841

22 129 NUPSU İRKEY 10B 13 15 9,25 3 7 1,25 4 5 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 6 23 0,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 37 79 17,25 156,648 20526

23 139 ALİ ÖZCAN 10B 12 16 8,00 8 2 7,50 5 5 3,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 25 28 18,00 153,735 20855

24 0 ZEHRA GÖKKUŞ   A 6 7 4,25 1 1 0,75 3 3 2,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 20 18 15,50 145,928 21687

25 159 UTKU SEYREK 10A 4 11 1,25 4 6 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 9 21 3,75 2 8 0,00 3 7 1,25 3 7 1,25 29 67 12,25 139,265 22362

26 162 ELİFKARACA 10A 7 23 1,25 6 4 5,00 2 8 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 7 22 1,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 35 84 14,00 136,745 22597

27 138 ESMA DÖNDÜ AYAN 10B 10 8 8,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 8 20 3,00 0 10 -2,50 0 10 -2,50 2 8 0,00 25 81 4,75 136,445 22626

28 134 SELMAN BULUT 10B 9 14 5,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 5 8 3,00 1 4 0,00 15 32 7,00 135,135 22747

29 128 ZEHRA OKCU 10B 11 17 6,75 3 3 2,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 12 -1,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 4 5 2,75 24 53 10,75 133,618 22875
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,58 9,84 13,12 4,66 3,40 3,81 3,23 4,02 2,23 2,61 1,69 2,18 2,84 1,41 2,49 8,08 9,79 5,63 2,60 3,13 1,81 3,46 2,54 2,82 4,44 3,31 3,61 47,50 39,13 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,38 13,60 7,98 3,47 4,38 2,37 1,98 4,84 0,77 1,42 2,13 0,89 1,71 2,04 1,20 3,64 12,24 0,58 1,13 3,93 0,15 1,22 3,40 0,37 1,91 3,73 0,98 27,86 50,29 15,29 141,570

KATILIMLAR

30 136 10B 8 12 5,00 2 8 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 18 42 7,50 126,263 23452

31 171 FATMASERVERİ 10A 8 22 2,50 3 7 1,25 0 10 -2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 8 22 2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 28 92 5,00 123,200 23668

32 163 EFE DÜNDAR 10A 7 23 1,25 3 7 1,25 4 6 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 8 22 2,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 28 92 5,00 120,850 23813

33 132 CEREN DUMLU 10B 10 11 7,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 5 -1,25 0 7 -1,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 14 43 3,25 116,863 24027

34 166 EMİNENURKAHRAMAN 10A 8 22 2,50 4 6 2,50 5 5 3,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 28 91 5,25 116,748 24034

35 151 MENNAZEDAN 10A 6 24 0,00 4 6 2,50 2 8 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 5 5 3,75 29 91 6,25 113,000 24242

36 131 BERAT SARAÇ 10B 6 23 0,25 4 6 2,50 3 7 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 22 67 5,25 111,615 24303

37 156 ERDEM KÖSE 10A 9 21 3,75 1 8 -1,00 6 4 5,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 27 -3,75 5 5 3,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 28 91 5,25 107,785 24442

38 155 HAKTAN USANMAZ 10A 8 22 2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 5 25 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 1 2,75 23 81 2,75 107,025 24461

39 165 KERİM EFE ÖZMEN 10A 7 23 1,25 0 10 -2,50 0 10 -2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 7 23 1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 24 96 0,00 106,775 24465

40 167 FEYZİ KIRKA * 10* 4 8 2,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 1 15 -2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 10 36 1,00 98,148 24656

41 137 ABDULLAH ARİF TEZEL 10A 7 23 1,25 7 3 6,25 1 9 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 28 -5,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 22 98 -2,50 83,363 24716

42 135 SÜLEYMAN KARADENİZ 10B 13 13 9,75 2 8 0,00 1 8 -1,00 1 4 0,00 1 7 -0,75 0 2 -0,50 18 42 7,50

43 0   0 0 0,00

44 142 NADA ELTANTAVY 10B 5 22 -0,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 27 -3,75 1 9 -1,25 7 3 6,25 0 9 -2,25 22 94 -1,50

45 164 CEYDA KERDEL 10A 8 22 2,50 1 9 -1,25 2 7 0,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 4 26 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 21 97 -3,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                2 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,58 9,84 13,12 4,66 3,40 3,81 3,23 4,02 2,23 2,61 1,69 2,18 2,84 1,41 2,49 8,08 9,79 5,63 2,60 3,13 1,81 3,46 2,54 2,82 4,44 3,31 3,61 47,50 39,13 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,38 13,60 7,98 3,47 4,38 2,37 1,98 4,84 0,77 1,42 2,13 0,89 1,71 2,04 1,20 3,64 12,24 0,58 1,13 3,93 0,15 1,22 3,40 0,37 1,91 3,73 0,98 27,86 50,29 15,29 141,570

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
    A 10 10* 10A 10B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
    A 10 10* 10A 10B



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,58 9,84 13,12 4,66 3,40 3,81 3,23 4,02 2,23 2,61 1,69 2,18 2,84 1,41 2,49 8,08 9,79 5,63 2,60 3,13 1,81 3,46 2,54 2,82 4,44 3,31 3,61 47,50 39,13 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,38 13,60 7,98 3,47 4,38 2,37 1,98 4,84 0,77 1,42 2,13 0,89 1,71 2,04 1,20 3,64 12,24 0,58 1,13 3,93 0,15 1,22 3,40 0,37 1,91 3,73 0,98 27,86 50,29 15,29 141,570

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0   0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



  A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,58 9,84 13,12 4,66 3,40 3,81 3,23 4,02 2,23 2,61 1,69 2,18 2,84 1,41 2,49 8,08 9,79 5,63 2,60 3,13 1,81 3,46 2,54 2,82 4,44 3,31 3,61 47,50 39,13 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,38 13,60 7,98 3,47 4,38 2,37 1,98 4,84 0,77 1,42 2,13 0,89 1,71 2,04 1,20 3,64 12,24 0,58 1,13 3,93 0,15 1,22 3,40 0,37 1,91 3,73 0,98 27,86 50,29 15,29 141,570

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ZEHRA GÖKKUŞ   A 6 7 4,25 1 1 0,75 3 3 2,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 20 18 15,50 145,928 21687

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,58 9,84 13,12 4,66 3,40 3,81 3,23 4,02 2,23 2,61 1,69 2,18 2,84 1,41 2,49 8,08 9,79 5,63 2,60 3,13 1,81 3,46 2,54 2,82 4,44 3,31 3,61 47,50 39,13 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,38 13,60 7,98 3,47 4,38 2,37 1,98 4,84 0,77 1,42 2,13 0,89 1,71 2,04 1,20 3,64 12,24 0,58 1,13 3,93 0,15 1,22 3,40 0,37 1,91 3,73 0,98 27,86 50,29 15,29 141,570

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 111 VELİ ÖZDAMAR 10 11 12 8,00 6 3 5,25 3 5 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 29 34 20,50 164,523 19562

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10* SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,58 9,84 13,12 4,66 3,40 3,81 3,23 4,02 2,23 2,61 1,69 2,18 2,84 1,41 2,49 8,08 9,79 5,63 2,60 3,13 1,81 3,46 2,54 2,82 4,44 3,31 3,61 47,50 39,13 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,38 13,60 7,98 3,47 4,38 2,37 1,98 4,84 0,77 1,42 2,13 0,89 1,71 2,04 1,20 3,64 12,24 0,58 1,13 3,93 0,15 1,22 3,40 0,37 1,91 3,73 0,98 27,86 50,29 15,29 141,570

SINIF: 10*

KATILIMLAR

1 167 FEYZİ KIRKA * 10* 4 8 2,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 1 15 -2,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 10 36 1,00 98,148 24656

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,58 9,84 13,12 4,66 3,40 3,81 3,23 4,02 2,23 2,61 1,69 2,18 2,84 1,41 2,49 8,08 9,79 5,63 2,60 3,13 1,81 3,46 2,54 2,82 4,44 3,31 3,61 47,50 39,13 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,38 13,60 7,98 3,47 4,38 2,37 1,98 4,84 0,77 1,42 2,13 0,89 1,71 2,04 1,20 3,64 12,24 0,58 1,13 3,93 0,15 1,22 3,40 0,37 1,91 3,73 0,98 27,86 50,29 15,29 141,570

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 104 SİMA DENİZ 10A 15 5 13,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 8 6 6,50 2 0 2,00 8 0 8,00 6 2 5,50 44 14 40,50 231,073 10740

2 118 DENİZ ACAR 10A 15 14 11,50 8 2 7,50 3 7 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 8 13 4,75 1 0 1,00 5 4 4,00 48 42 37,50 216,933 12588

3 119 MOHANNAD MAIASAH 10A 15 13 11,75 8 2 7,50 2 6 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 7 3,25 1 1 0,75 1 1 0,75 4 5 2,75 43 37 33,75 205,233 14192

4 115 EMİRHAN MUTLU 10A 17 13 13,75 6 3 5,25 4 6 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 9 1,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 4 6 2,50 43 46 31,50 200,650 14807

5 122 TALHA ÖZ 10A 21 8 19,00 4 6 2,50 8 2 7,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 17 -2,25 0 1 -0,25 39 40 29,00 195,035 15601

6 108 ELİF LEYLA ÖZDEMİR 10A 20 9 17,75 4 3 3,25 0 7 -1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 32 27 25,25 193,768 15775

7 102 EMİR ERGİNUĞUZLU 10A 20 9 17,75 4 2 3,50 0 7 -1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 5 0,75 32 27 25,25 193,045 15871

8 121 ŞULE KUTUN 10A 14 14 10,50 5 4 4,00 2 6 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 9 1,75 1 2 0,50 4 2 3,50 3 4 2,00 39 44 28,00 185,673 16825

9 109 ZEHRA SARAÇ 10A 12 12 9,00 5 4 4,00 5 4 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 11 2,25 2 3 1,25 1 0 1,00 3 5 1,75 39 43 28,25 184,928 16931

10 101 SUDE MİNA CEYLAN 10A 14 3 13,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 8 0,00 1 0 1,00 3 0 3,00 2 0 2,00 31 15 27,25 184,703 16975

11 117 BATIN YILMAZ 10A 15 10 12,50 7 3 6,25 0 2 -0,50 5 8 3,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 29 27 22,25 182,070 17344

12 103 ELİF ERGİNUĞUZLU 10A 17 6 15,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 1 8 -1,00 1 0 1,00 26 16 22,00 176,185 18076

13 110 AYŞEGÜLSELMA KOÇAK 10A 18 8 16,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 11 -1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 23 22,25 175,635 18159

14 105 MUHAMMET İLKBAL AS 10A 12 12 9,00 8 2 7,50 5 5 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 5 1,75 0 3 -0,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 34 43 23,25 173,780 18391

15 107 MUSTAFA KARASU 10A 18 7 16,25 4 3 3,25 0 6 -1,50 22 16 18,00 172,258 18592

16 100 ELİF MERT 10A 11 7 9,25 6 8 4,00 0 1 -0,25 5 3 4,25 22 19 17,25 166,963 19276

17 106 HAMZA ATEŞ 10A 14 12 11,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 5 0,75 27 26 20,50 165,875 19397

18 126 HUMEYRA AL 10A 13 11 10,25 4 3 3,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 2 8 0,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 5 1,75 29 39 19,25 162,275 19841

19 159 UTKU SEYREK 10A 4 11 1,25 4 6 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 9 21 3,75 2 8 0,00 3 7 1,25 3 7 1,25 29 67 12,25 139,265 22362

20 162 ELİFKARACA 10A 7 23 1,25 6 4 5,00 2 8 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 7 22 1,50 3 7 1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 35 84 14,00 136,745 22597

21 171 FATMASERVERİ 10A 8 22 2,50 3 7 1,25 0 10 -2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 8 22 2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 28 92 5,00 123,200 23668

22 163 EFE DÜNDAR 10A 7 23 1,25 3 7 1,25 4 6 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 8 22 2,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 28 92 5,00 120,850 23813

23 166 EMİNENURKAHRAMAN 10A 8 22 2,50 4 6 2,50 5 5 3,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 28 91 5,25 116,748 24034

24 151 MENNAZEDAN 10A 6 24 0,00 4 6 2,50 2 8 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 1 9 -1,25 2 8 0,00 5 5 3,75 29 91 6,25 113,000 24242

25 156 ERDEM KÖSE 10A 9 21 3,75 1 8 -1,00 6 4 5,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 3 27 -3,75 5 5 3,75 1 9 -1,25 2 8 0,00 28 91 5,25 107,785 24442

26 155 HAKTAN USANMAZ 10A 8 22 2,50 1 9 -1,25 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 5 25 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 1 2,75 23 81 2,75 107,025 24461

27 165 KERİM EFE ÖZMEN 10A 7 23 1,25 0 10 -2,50 0 10 -2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 7 23 1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 24 96 0,00 106,775 24465

28 137 ABDULLAH ARİF TEZEL 10A 7 23 1,25 7 3 6,25 1 9 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 28 -5,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 22 98 -2,50 83,363 24716



10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,58 9,84 13,12 4,66 3,40 3,81 3,23 4,02 2,23 2,61 1,69 2,18 2,84 1,41 2,49 8,08 9,79 5,63 2,60 3,13 1,81 3,46 2,54 2,82 4,44 3,31 3,61 47,50 39,13 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,38 13,60 7,98 3,47 4,38 2,37 1,98 4,84 0,77 1,42 2,13 0,89 1,71 2,04 1,20 3,64 12,24 0,58 1,13 3,93 0,15 1,22 3,40 0,37 1,91 3,73 0,98 27,86 50,29 15,29 141,570

SINIF: 10A

KATILIMLAR

29 164 CEYDA KERDEL 10A 8 22 2,50 1 9 -1,25 2 7 0,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 4 26 -2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 21 97 -3,25

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,58 9,84 13,12 4,66 3,40 3,81 3,23 4,02 2,23 2,61 1,69 2,18 2,84 1,41 2,49 8,08 9,79 5,63 2,60 3,13 1,81 3,46 2,54 2,82 4,44 3,31 3,61 47,50 39,13 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,38 13,60 7,98 3,47 4,38 2,37 1,98 4,84 0,77 1,42 2,13 0,89 1,71 2,04 1,20 3,64 12,24 0,58 1,13 3,93 0,15 1,22 3,40 0,37 1,91 3,73 0,98 27,86 50,29 15,29 141,570

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 126 ENSAR ÇİÇEK 10B 19 10 16,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 29 20 24,00 185,615 16836

2 140 AMİNAAABOUJAMİH 10B 15 15 11,25 3 7 1,25 4 6 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 7 18 2,50 5 5 3,75 5 5 3,75 3 7 1,25 44 71 26,25 185,125 16901

3 129 NUPSU İRKEY 10B 13 15 9,25 3 7 1,25 4 5 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 6 23 0,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 37 79 17,25 156,648 20526

4 139 ALİ ÖZCAN 10B 12 16 8,00 8 2 7,50 5 5 3,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 25 28 18,00 153,735 20855

5 138 ESMA DÖNDÜ AYAN 10B 10 8 8,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 8 20 3,00 0 10 -2,50 0 10 -2,50 2 8 0,00 25 81 4,75 136,445 22626

6 134 SELMAN BULUT 10B 9 14 5,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 5 8 3,00 1 4 0,00 15 32 7,00 135,135 22747

7 128 ZEHRA OKCU 10B 11 17 6,75 3 3 2,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 12 -1,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 4 5 2,75 24 53 10,75 133,618 22875

8 136 10B 8 12 5,00 2 8 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 18 42 7,50 126,263 23452

9 132 CEREN DUMLU 10B 10 11 7,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 5 -1,25 0 7 -1,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 14 43 3,25 116,863 24027

10 131 BERAT SARAÇ 10B 6 23 0,25 4 6 2,50 3 7 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 22 67 5,25 111,615 24303

11 135 SÜLEYMAN KARADENİZ 10B 13 13 9,75 2 8 0,00 1 8 -1,00 1 4 0,00 1 7 -0,75 0 2 -0,50 18 42 7,50

12 142 NADA ELTANTAVY 10B 5 22 -0,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 27 -3,75 1 9 -1,25 7 3 6,25 0 9 -2,25 22 94 -1,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                7 / 7



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,6 9,8 13,12 13,3 10,5 10,71 8,1 9,8 5,63 10,5 9,0 8,24 47,5 39,1 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,4 13,6 7,98 8,6 13,4 5,23 3,6 12,2 0,58 4,3 11,1 1,50 27,9 50,3 15,29 141,570

KATILIMLAR

1 104 SİMA DENİZ 10A 15 5 13,75 5 1 4,75 8 6 6,50 16 2 15,50 44 14 40,50 231,073 1 1 89 170 10740

2 118 DENİZ ACAR 10A 15 14 11,50 19 11 16,25 8 13 4,75 6 4 5,00 48 42 37,50 216,933 2 2 95 178 12588

3 119 MOHANNAD MAIASAH 10A 15 13 11,75 17 10 14,50 5 7 3,25 6 7 4,25 43 37 33,75 205,233 3 3 104 188 14192

4 115 EMİRHAN MUTLU 10A 17 13 13,75 17 12 14,00 4 9 1,75 5 12 2,00 43 46 31,50 200,650 4 4 111 195 14807

5 122 TALHA ÖZ 10A 21 8 19,00 16 14 12,50 2 17 -2,25 0 1 -0,25 39 40 29,00 195,035 5 5 117 202 15601

6 108 ELİF LEYLA ÖZDEMİR 10A 20 9 17,75 10 14 6,50 2 4 1,00 32 27 25,25 193,768 6 6 118 203 15775

7 102 EMİR ERGİNUĞUZLU 10A 20 9 17,75 10 13 6,75 2 5 0,75 32 27 25,25 193,045 7 7 120 205 15871

8 121 ŞULE KUTUN 10A 14 14 10,50 13 13 9,75 4 9 1,75 8 8 6,00 39 44 28,00 185,673 8 8 129 214 16825

9 126 ENSAR ÇİÇEK 10B 19 10 16,50 10 10 7,50 29 20 24,00 185,615 1 9 130 215 16836

10 140 AMİNAAABOUJAMİH 10B 15 15 11,25 9 21 3,75 7 18 2,50 13 17 8,75 44 71 26,25 185,125 2 10 131 216 16901

11 109 ZEHRA SARAÇ 10A 12 12 9,00 16 12 13,00 5 11 2,25 6 8 4,00 39 43 28,25 184,928 9 11 132 217 16931

12 101 SUDE MİNA CEYLAN 10A 14 3 13,25 9 4 8,00 2 8 0,00 6 0 6,00 31 15 27,25 184,703 10 12 133 218 16975

13 117 BATIN YILMAZ 10A 15 10 12,50 7 5 5,75 5 8 3,00 2 4 1,00 29 27 22,25 182,070 11 13 135 220 17344

14 103 ELİF ERGİNUĞUZLU 10A 17 6 15,50 7 2 6,50 1 8 -1,00 1 0 1,00 26 16 22,00 176,185 12 14 140 225 18076

15 110 AYŞEGÜLSELMA KOÇAK10A 18 8 16,00 8 3 7,25 1 11 -1,75 1 1 0,75 28 23 22,25 175,635 13 15 142 227 18159

16 105 MUHAMMET İLKBAL AS 10A 12 12 9,00 17 13 13,75 3 5 1,75 2 13 -1,25 34 43 23,25 173,780 14 16 146 231 18391

17 107 MUSTAFA KARASU 10A 18 7 16,25 4 9 1,75 22 16 18,00 172,258 15 17 148 233 18592

18 100 ELİF MERT 10A 11 7 9,25 6 8 4,00 5 4 4,00 22 19 17,25 166,963 16 18 154 239 19276

19 106 HAMZA ATEŞ 10A 14 12 11,00 11 8 9,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 27 26 20,50 165,875 17 19 155 240 19397

20 111 VELİ ÖZDAMAR 10 11 12 8,00 16 11 13,25 2 3 1,25 0 8 -2,00 29 34 20,50 164,523 1 20 157 242 19562

21 126 HUMEYRA AL 10A 13 11 10,25 10 9 7,75 2 8 0,00 4 11 1,25 29 39 19,25 162,275 18 21 159 244 19841

22 129 NUPSU İRKEY 10B 13 15 9,25 11 18 6,50 6 23 0,25 7 23 1,25 37 79 17,25 156,648 3 22 169 254 20526

23 139 ALİ ÖZCAN 10B 12 16 8,00 13 10 10,50 0 2 -0,50 25 28 18,00 153,735 4 23 176 261 20855

24 0 ZEHRA GÖKKUŞ   A 6 7 4,25 9 7 7,25 2 2 1,50 3 2 2,50 20 18 15,50 145,928 1 24 182 267 21687

25 159 UTKU SEYREK 10A 4 11 1,25 8 13 4,75 9 21 3,75 8 22 2,50 29 67 12,25 139,265 19 25 189 274 22362

26 162 ELİFKARACA 10A 7 23 1,25 14 16 10,00 7 22 1,50 7 23 1,25 35 84 14,00 136,745 20 26 191 276 22597

27 138 ESMA DÖNDÜ AYAN 10B 10 8 8,00 5 25 -1,25 8 20 3,00 2 28 -5,00 25 81 4,75 136,445 5 27 192 277 22626

28 134 SELMAN BULUT 10B 9 14 5,50 0 6 -1,50 5 8 3,00 1 4 0,00 15 32 7,00 135,135 6 28 194 279 22747

29 128 ZEHRA OKCU 10B 11 17 6,75 5 12 2,00 2 12 -1,00 6 12 3,00 24 53 10,75 133,618 7 29 195 280 22875

30 136 10B 8 12 5,00 5 15 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 18 42 7,50 126,263 8 30 200 285 23452

31 171 FATMASERVERİ 10A 8 22 2,50 6 24 0,00 8 22 2,50 6 24 0,00 28 92 5,00 123,200 21 31 201 286 23668

32 163 EFE DÜNDAR 10A 7 23 1,25 8 22 2,50 8 22 2,50 5 25 -1,25 28 92 5,00 120,850 22 32 202 287 23813

33 132 CEREN DUMLU 10B 10 11 7,25 1 16 -3,00 0 7 -1,75 3 9 0,75 14 43 3,25 116,863 9 33 205 290 24027

34 166 EMİNENURKAHRAMAN 10A 8 22 2,50 9 20 4,00 6 24 0,00 5 25 -1,25 28 91 5,25 116,748 23 34 206 291 24034

35 151 MENNAZEDAN 10A 6 24 0,00 9 21 3,75 6 24 0,00 8 22 2,50 29 91 6,25 113,000 24 35 209 294 24242

36 131 BERAT SARAÇ 10B 6 23 0,25 9 21 3,75 7 23 1,25 22 67 5,25 111,615 10 36 211 296 24303

37 156 ERDEM KÖSE 10A 9 21 3,75 8 21 2,75 3 27 -3,75 8 22 2,50 28 91 5,25 107,785 25 37 212 297 24442

38 155 HAKTAN USANMAZ 10A 8 22 2,50 5 25 -1,25 5 25 -1,25 5 9 2,75 23 81 2,75 107,025 26 38 213 298 24461

39 165 KERİM EFE ÖZMEN 10A 7 23 1,25 6 24 0,00 7 23 1,25 4 26 -2,50 24 96 0,00 106,775 27 39 214 299 24465

40 167 FEYZİ KIRKA * 10* 4 8 2,00 2 7 0,25 1 15 -2,75 3 6 1,50 10 36 1,00 98,148 1 40 215 300 24656

41 137 ABDULLAH ARİF TEZEL 10A 7 23 1,25 9 21 3,75 2 28 -5,00 4 26 -2,50 22 98 -2,50 83,363 28 41 216 301 24716

42 135 SÜLEYMAN KARADENİZ 10B 13 13 9,75 3 16 -1,00 1 4 0,00 1 9 -1,25 18 42 7,50

43 0   0 0 0,00

44 142 NADA ELTANTAVY 10B 5 22 -0,50 6 24 0,00 3 27 -3,75 8 21 2,75 22 94 -1,50

45 164 CEYDA KERDEL 10A 8 22 2,50 4 24 -2,00 4 26 -2,50 5 25 -1,25 21 97 -3,25

                                                1 / 2



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,6 9,8 13,12 13,3 10,5 10,71 8,1 9,8 5,63 10,5 9,0 8,24 47,5 39,1 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,4 13,6 7,98 8,6 13,4 5,23 3,6 12,2 0,58 4,3 11,1 1,50 27,9 50,3 15,29 141,570

KATILIMLAR
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,6 9,8 13,12 13,3 10,5 10,71 8,1 9,8 5,63 10,5 9,0 8,24 47,5 39,1 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,4 13,6 7,98 8,6 13,4 5,23 3,6 12,2 0,58 4,3 11,1 1,50 27,9 50,3 15,29 141,570

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0   0 0 0,00
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  A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,6 9,8 13,12 13,3 10,5 10,71 8,1 9,8 5,63 10,5 9,0 8,24 47,5 39,1 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,4 13,6 7,98 8,6 13,4 5,23 3,6 12,2 0,58 4,3 11,1 1,50 27,9 50,3 15,29 141,570

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 0 ZEHRA GÖKKUŞ   A 6 7 4,25 9 7 7,25 2 2 1,50 3 2 2,50 20 18 15,50 145,928 1 24 182 267 21687

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,6 9,8 13,12 13,3 10,5 10,71 8,1 9,8 5,63 10,5 9,0 8,24 47,5 39,1 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,4 13,6 7,98 8,6 13,4 5,23 3,6 12,2 0,58 4,3 11,1 1,50 27,9 50,3 15,29 141,570

SINIF: 10

KATILIMLAR

1 111 VELİ ÖZDAMAR 10 11 12 8,00 16 11 13,25 2 3 1,25 0 8 -2,00 29 34 20,50 164,523 1 20 157 242 19562

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10* SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,6 9,8 13,12 13,3 10,5 10,71 8,1 9,8 5,63 10,5 9,0 8,24 47,5 39,1 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,4 13,6 7,98 8,6 13,4 5,23 3,6 12,2 0,58 4,3 11,1 1,50 27,9 50,3 15,29 141,570

SINIF: 10*

KATILIMLAR

1 167 FEYZİ KIRKA * 10* 4 8 2,00 2 7 0,25 1 15 -2,75 3 6 1,50 10 36 1,00 98,148 1 40 215 300 24656

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,6 9,8 13,12 13,3 10,5 10,71 8,1 9,8 5,63 10,5 9,0 8,24 47,5 39,1 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,4 13,6 7,98 8,6 13,4 5,23 3,6 12,2 0,58 4,3 11,1 1,50 27,9 50,3 15,29 141,570

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 104 SİMA DENİZ 10A 15 5 13,75 5 1 4,75 8 6 6,50 16 2 15,50 44 14 40,50 231,073 1 1 89 170 10740

2 118 DENİZ ACAR 10A 15 14 11,50 19 11 16,25 8 13 4,75 6 4 5,00 48 42 37,50 216,933 2 2 95 178 12588

3 119 MOHANNAD MAIASAH 10A 15 13 11,75 17 10 14,50 5 7 3,25 6 7 4,25 43 37 33,75 205,233 3 3 104 188 14192

4 115 EMİRHAN MUTLU 10A 17 13 13,75 17 12 14,00 4 9 1,75 5 12 2,00 43 46 31,50 200,650 4 4 111 195 14807

5 122 TALHA ÖZ 10A 21 8 19,00 16 14 12,50 2 17 -2,25 0 1 -0,25 39 40 29,00 195,035 5 5 117 202 15601

6 108 ELİF LEYLA ÖZDEMİR 10A 20 9 17,75 10 14 6,50 2 4 1,00 32 27 25,25 193,768 6 6 118 203 15775

7 102 EMİR ERGİNUĞUZLU 10A 20 9 17,75 10 13 6,75 2 5 0,75 32 27 25,25 193,045 7 7 120 205 15871

8 121 ŞULE KUTUN 10A 14 14 10,50 13 13 9,75 4 9 1,75 8 8 6,00 39 44 28,00 185,673 8 8 129 214 16825

9 109 ZEHRA SARAÇ 10A 12 12 9,00 16 12 13,00 5 11 2,25 6 8 4,00 39 43 28,25 184,928 9 11 132 217 16931

10 101 SUDE MİNA CEYLAN 10A 14 3 13,25 9 4 8,00 2 8 0,00 6 0 6,00 31 15 27,25 184,703 10 12 133 218 16975

11 117 BATIN YILMAZ 10A 15 10 12,50 7 5 5,75 5 8 3,00 2 4 1,00 29 27 22,25 182,070 11 13 135 220 17344

12 103 ELİF ERGİNUĞUZLU 10A 17 6 15,50 7 2 6,50 1 8 -1,00 1 0 1,00 26 16 22,00 176,185 12 14 140 225 18076

13 110 AYŞEGÜLSELMA KOÇAK10A 18 8 16,00 8 3 7,25 1 11 -1,75 1 1 0,75 28 23 22,25 175,635 13 15 142 227 18159

14 105 MUHAMMET İLKBAL AS 10A 12 12 9,00 17 13 13,75 3 5 1,75 2 13 -1,25 34 43 23,25 173,780 14 16 146 231 18391

15 107 MUSTAFA KARASU 10A 18 7 16,25 4 9 1,75 22 16 18,00 172,258 15 17 148 233 18592

16 100 ELİF MERT 10A 11 7 9,25 6 8 4,00 5 4 4,00 22 19 17,25 166,963 16 18 154 239 19276

17 106 HAMZA ATEŞ 10A 14 12 11,00 11 8 9,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 27 26 20,50 165,875 17 19 155 240 19397

18 126 HUMEYRA AL 10A 13 11 10,25 10 9 7,75 2 8 0,00 4 11 1,25 29 39 19,25 162,275 18 21 159 244 19841

19 159 UTKU SEYREK 10A 4 11 1,25 8 13 4,75 9 21 3,75 8 22 2,50 29 67 12,25 139,265 19 25 189 274 22362

20 162 ELİFKARACA 10A 7 23 1,25 14 16 10,00 7 22 1,50 7 23 1,25 35 84 14,00 136,745 20 26 191 276 22597

21 171 FATMASERVERİ 10A 8 22 2,50 6 24 0,00 8 22 2,50 6 24 0,00 28 92 5,00 123,200 21 31 201 286 23668

22 163 EFE DÜNDAR 10A 7 23 1,25 8 22 2,50 8 22 2,50 5 25 -1,25 28 92 5,00 120,850 22 32 202 287 23813

23 166 EMİNENURKAHRAMAN 10A 8 22 2,50 9 20 4,00 6 24 0,00 5 25 -1,25 28 91 5,25 116,748 23 34 206 291 24034

24 151 MENNAZEDAN 10A 6 24 0,00 9 21 3,75 6 24 0,00 8 22 2,50 29 91 6,25 113,000 24 35 209 294 24242

25 156 ERDEM KÖSE 10A 9 21 3,75 8 21 2,75 3 27 -3,75 8 22 2,50 28 91 5,25 107,785 25 37 212 297 24442

26 155 HAKTAN USANMAZ 10A 8 22 2,50 5 25 -1,25 5 25 -1,25 5 9 2,75 23 81 2,75 107,025 26 38 213 298 24461

27 165 KERİM EFE ÖZMEN 10A 7 23 1,25 6 24 0,00 7 23 1,25 4 26 -2,50 24 96 0,00 106,775 27 39 214 299 24465

28 137 ABDULLAH ARİF TEZEL 10A 7 23 1,25 9 21 3,75 2 28 -5,00 4 26 -2,50 22 98 -2,50 83,363 28 41 216 301 24716

29 164 CEYDA KERDEL 10A 8 22 2,50 4 24 -2,00 4 26 -2,50 5 25 -1,25 21 97 -3,25
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10B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZKırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,6 9,8 13,12 13,3 10,5 10,71 8,1 9,8 5,63 10,5 9,0 8,24 47,5 39,1 37,70 219,960

Okul Ortalaması 11,4 13,6 7,98 8,6 13,4 5,23 3,6 12,2 0,58 4,3 11,1 1,50 27,9 50,3 15,29 141,570

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 126 ENSAR ÇİÇEK 10B 19 10 16,50 10 10 7,50 29 20 24,00 185,615 1 9 130 215 16836

2 140 AMİNAAABOUJAMİH 10B 15 15 11,25 9 21 3,75 7 18 2,50 13 17 8,75 44 71 26,25 185,125 2 10 131 216 16901

3 129 NUPSU İRKEY 10B 13 15 9,25 11 18 6,50 6 23 0,25 7 23 1,25 37 79 17,25 156,648 3 22 169 254 20526

4 139 ALİ ÖZCAN 10B 12 16 8,00 13 10 10,50 0 2 -0,50 25 28 18,00 153,735 4 23 176 261 20855

5 138 ESMA DÖNDÜ AYAN 10B 10 8 8,00 5 25 -1,25 8 20 3,00 2 28 -5,00 25 81 4,75 136,445 5 27 192 277 22626

6 134 SELMAN BULUT 10B 9 14 5,50 0 6 -1,50 5 8 3,00 1 4 0,00 15 32 7,00 135,135 6 28 194 279 22747

7 128 ZEHRA OKCU 10B 11 17 6,75 5 12 2,00 2 12 -1,00 6 12 3,00 24 53 10,75 133,618 7 29 195 280 22875

8 136 10B 8 12 5,00 5 15 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 18 42 7,50 126,263 8 30 200 285 23452

9 132 CEREN DUMLU 10B 10 11 7,25 1 16 -3,00 0 7 -1,75 3 9 0,75 14 43 3,25 116,863 9 33 205 290 24027

10 131 BERAT SARAÇ 10B 6 23 0,25 9 21 3,75 7 23 1,25 22 67 5,25 111,615 10 36 211 296 24303

11 135 SÜLEYMAN KARADENİZ 10B 13 13 9,75 3 16 -1,00 1 4 0,00 1 9 -1,25 18 42 7,50

12 142 NADA ELTANTAVY 10B 5 22 -0,50 6 24 0,00 3 27 -3,75 8 21 2,75 22 94 -1,50
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,58 9,84 13,12 4,66 3,40 3,81 3,23 4,02 2,23 2,61 1,69 2,18 2,84 1,41 2,49 8,08 9,79 5,63 2,60 3,13 1,81 3,46 2,54 2,82 4,44 3,31 3,61 47,50 39,13 37,70 219,960

İl Ortalaması 17,36 9,27 15,04 4,56 3,29 3,73 3,50 3,89 2,52 2,81 1,68 2,39 3,13 1,41 2,77 11,19 8,97 8,95 3,88 3,06 3,12 4,68 2,44 4,07 4,86 3,16 4,07 55,97 37,17 46,66 250,790

İlçe Ortalaması 15,59 10,56 12,95 4,09 3,65 3,18 3,11 4,21 2,06 2,60 1,80 2,15 2,92 1,51 2,54 8,16 9,94 5,68 2,89 3,55 2,00 3,81 2,73 3,13 4,09 3,46 3,22 47,26 41,41 36,91 216,080

Okul Ortalaması 11,38 13,60 7,98 3,47 4,38 2,37 1,98 4,84 0,77 1,42 2,13 0,89 1,71 2,04 1,20 3,64 12,24 0,58 1,13 3,93 0,15 1,22 3,40 0,37 1,91 3,73 0,98 27,86 50,29 15,29 141,570

KATILIMLAR

1
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam

10 1 11,00 12,00 8,00 6,00 3,00 5,25 3,00 5,00 1,75 3,00 2,00 2,50 4,00 1,00 3,75 2,00 3,00 1,25 0,00 6,00 -1,50 0,00 2,00 -0,50 29,00 34,00 20,50 164,520

2
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam

10A 29 12,41 14,10 8,89 4,03 4,10 3,01 2,00 4,79 0,80 1,83 2,10 1,30 1,86 2,24 1,30 4,31 13,86 0,84 0,97 3,66 0,05 1,34 3,59 0,45 2,34 4,10 1,32 31,09 52,54 17,96 155,890

3
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam

  A 1 6,00 7,00 4,25 1,00 1,00 0,75 3,00 3,00 2,25 1,00 2,00 0,50 4,00 1,00 3,75 2,00 2,00 1,50 1,00 1,00 0,75 2,00 1,00 1,75 20,00 18,00 15,50 145,930

4
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam

10B 12 10,92 14,67 7,25 2,67 6,00 1,17 2,00 5,50 0,62 0,58 2,58 -0,06 1,17 2,08 0,65 2,83 10,75 0,15 1,83 5,17 0,54 1,33 3,75 0,40 1,08 3,83 0,12 24,41 54,33 10,84 120,090

5
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam

10* 1 4,00 8,00 2,00 0,00 2,00 -0,50 1,00 5,00 -0,25 1,00 0,00 1,00 1,00 15,00 -2,75 0,00 2,00 -0,50 0,00 2,00 -0,50 3,00 2,00 2,50 10,00 36,00 1,00 98,150

6
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam

  1 0,00 0,00 0,00
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 10 SINIF 1 45 226 312 25399

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 15,58 9,84 13,12 4,66 3,40 3,81 3,23 4,02 2,23 2,61 1,69 2,18 2,84 1,41 2,49 8,08 9,79 5,63 2,60 3,13 1,81 3,46 2,54 2,82 4,44 3,31 3,61 47,50 39,13 37,70 219,960

İl Ortalaması 17,36 9,27 15,04 4,56 3,29 3,73 3,50 3,89 2,52 2,81 1,68 2,39 3,13 1,41 2,77 11,19 8,97 8,95 3,88 3,06 3,12 4,68 2,44 4,07 4,86 3,16 4,07 55,97 37,17 46,66 250,790

İlçe Ortalaması 15,59 10,56 12,95 4,09 3,65 3,18 3,11 4,21 2,06 2,60 1,80 2,15 2,92 1,51 2,54 8,16 9,94 5,68 2,89 3,55 2,00 3,81 2,73 3,13 4,09 3,46 3,22 47,26 41,41 36,91 216,080

Okul Ortalaması 11,38 13,60 7,98 3,47 4,38 2,37 1,98 4,84 0,77 1,42 2,13 0,89 1,71 2,04 1,20 3,64 12,24 0,58 1,13 3,93 0,15 1,22 3,40 0,37 1,91 3,73 0,98 27,86 50,29 15,29 141,570

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



BS 10 SINIF 1

0,000 97,34
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

    -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 42 217 302 24724 % 97,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 4 0 0 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 0 0 0



BS 10 SINIF 1

145,928 85,39
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

  A  -  0
ZEHRA GÖKKUŞ 120 20 18 82 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21687.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 24 182 267 21687 % 85,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız B dc  B   cdC E    aC  c  D c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız B        eaE E Aa c Ad  bCAEEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız A a   b                    D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız      c  A            E      Ea

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 1 0 33

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 0 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 3 1 75

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 1 2 7

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 0 17

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 2 1 20



BS 10 SINIF 1

164,523 77,02
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10  -  111
VELİ ÖZDAMAR 120 29 34 57 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 20 157 242 19562 % 77,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız eBEcAceCeDBcCBE  bbaCC da c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız BacAD BAAbbE adACba ACaeACdEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız   cDdCa                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 6 4 -1,50 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız c b d ae aba                  

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 4 1 80

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 2 40

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 4 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 2 3 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 4 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 0 0 0



BS 10 SINIF 1

98,148 97,07
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10*  -  167
FEYZİ KIRKA * 120 10 36 74 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24656.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 40 215 300 24656 % 97,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız c EcAb  d        EEd d     d e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız         bed  d Ad da        E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 15 14 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız bbb   eda aCe ab    aa   b  ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  d      e        cb    cCC cE 

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 0 2 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 1 0 25

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 0 7 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 3 2 30



BS 10 SINIF 1

83,363 97,31
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  137
ABDULLAH ARİF TEZEL 120 22 98 0 -2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 41 216 301 24716 % 97,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız acEEAcabaDceadbEabcdaCebacDcac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız cDeADABAbDccdbbAdeebAecdbaecba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 28 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız cadaaaDdbebbaa*ccdbDbbbdcddaab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız eecEbaaddbabacDeeaacBdaaaCeeba

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 1 4 20

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 0 4 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 1 14 7

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 7 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 5 17

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 8 11

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 2 8 20



BS 10 SINIF 1

175,635 71,49
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  110
AYŞEGÜLSELMA KOÇAK 120 28 23 69 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 15 142 227 18159 % 71,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız B EEAcBCaaBd BEECEEBCC cBdDe b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 1 6 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 8 3 19 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız    Ae BA            ACceAC E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 11 18 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız b bb  adc dea  b   e       D  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız     d                E        

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 3 1 60

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 1 0 33

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 1 1 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 2 0 50

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 1 5 7

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 1 0 10



BS 10 SINIF 1

182,070 68,29
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  117
BATIN YILMAZ 120 29 27 64 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17344.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 13 135 220 17344 % 68,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız BBEcAcB bDBBCeEEeEb C  dBdbAc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 5 18 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız BDBADbBAbb      ac            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız b E    ab cCCBb   bD        aa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız ceb d     CC                  

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 2 1 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 1 4 7

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 1 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 0 0 0



BS 10 SINIF 1

0,000 97,34
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  164
CEYDA KERDEL 120 21 97 2 -3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 42 217 302 24724 % 97,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız aceDBaCeBcdebE*dbeCdadBcebceaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 24 2 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız acebdebcaDcEbdbeBda Be cebadbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız badabbdeaCdBaceceaecedaeCaabdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız cdaBcdeabdbaDCaccdbacDbaDecdad

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 3 2 60

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 1 2 33

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 0 4 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 0 4 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 1 14 7

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 5 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 6 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 7 22

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 2 8 20



BS 10 SINIF 1

216,933 49,56
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  118
DENİZ ACAR 120 48 42 30 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12588.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 95 178 12588 % 49,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 14 1 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız BBEcAcBeecdBC EECEbdCCCEacceec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 19 11 0 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız cDBADABAAbEdcaddCcBdAeBAAaAEEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız AaccBCeab cCCBbb cADbcc       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 5 4 1 4,00 % 40

TYT Fen 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız           C         BEDbCC eaa

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 2 3 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 4 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 3 1 75

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 2 5 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 3 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 5 4 50



BS 10 SINIF 1

120,850 93,76
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  163
EFE DÜNDAR 120 28 92 0 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23813.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 32 202 287 23813 % 93,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız dEAeBCbDeddeaaaabBbbCccceeeedd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız aAaABcdedcBaCcCcBabaBdebaaaabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız EeeeDCbabCdeCcccdedEcbDeeeeEdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız aaaabcdedCbacCccbabacDbaaAaaBb

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 1 4 20

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 1 2 33

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 0 4 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 4 11 27

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 5 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 6 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 8 11

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BS 10 SINIF 1

176,185 71,17
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  103
ELİF ERGİNUĞUZLU 120 26 16 78 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18076.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 14 140 225 18076 % 71,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 6 7 15,50 % 52

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız BBEE cBC  BBeBEEeEEaCC d ED  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 7 2 21 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız   dAD               AdB  CAE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız b baB a   a   d    a        c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız           C                   

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 4 0 80

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 2 0 50

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 1 5 7

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 0 0 0



BS 10 SINIF 1

193,768 62,11
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  108
ELİF LEYLA ÖZDEMİR 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15775.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 118 203 15775 % 62,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız EEAcBCaDBBeBEEeEEdCCCdBda BcBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız dAeAcA D  cdbdb a c BeAceEEBCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız ccBd eE                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 4 1 80

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 4 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 2 3 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 0 0 0



BS 10 SINIF 1

166,963 75,89
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  100
ELİF MERT 120 22 19 79 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 18 154 239 19276 % 75,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 7 12 9,25 % 31

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız BBEEAcBe b  CeEEb  dC d     B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız A ca    d  be  a  ADaED     Db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 5 3 2 4,25 % 43

TYT Fen 30 5 4 21 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız           b          EcDCbD aE

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 1 1 20

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 1 4 7

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 1 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 5 3 50



BS 10 SINIF 1

136,745 88,97
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  162
ELİFKARACA 120 35 84 1 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22597.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 26 191 276 22597 % 88,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız acbDeaCbdeaBcEdbadedCaBccbeDae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 14 16 0 10,00 % 33

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız BAecBAADecaEbdbAedbcBcAACEaBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 22 1 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız becbDbEcadbeCaBdAbdE acbdebcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız bEacdBeabCdeabBecdaebDCaecbdaE

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 1 4 20

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 1 2 33

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 2 2 50

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 2 13 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 5 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 4 33

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 8 11

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BS 10 SINIF 1

116,748 94,63
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  166
EMİNENURKAHRAMAN 120 28 91 1 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24034.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 34 206 291 24034 % 94,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız aaEcdcBeebdcCBEaaddBeCdbedaAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 9 20 1 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız BeaADbcccDabBECAddBebdd cbeccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız cbceddbaEbEedBbdaeccCaDdbCaead

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız AdcaeecBdcbbaaaCBecaaacbdebAda

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 1 4 20

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 1 2 33

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 0 4 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 3 12 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 6 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 5 17

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 7 22

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 1 9 10



BS 10 SINIF 1

193,045 62,49
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  102
EMİR ERGİNUĞUZLU 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15871.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 120 205 15871 % 62,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 20 9 1 17,75 % 59

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız EEAcBCaDBBeBEEeEEdCCCdBda BcBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 13 7 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız dAeA A D  cdbdb a c BeAceEEBCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız cc bD  eEe                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 4 1 80

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 4 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 2 4 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 0 0 0



BS 10 SINIF 1

200,650 58,30
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  115
EMİRHAN MUTLU 120 43 46 31 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14807.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 111 195 14807 % 58,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız EcAcBCeDBBCdEbeEEaCdCEBdaeBceB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 12 1 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız cAD BAAbBaacbeCdBCbEBAcbCEEBCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız cDdCa  e d Ba Bc      c  b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız  c B cb  d c    c   ecCCeeaaBE

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 3 2 60

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 2 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 4 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 2 6 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 3 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 1 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 3 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 4 6 40



BS 10 SINIF 1

107,785 96,23
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  156
ERDEM KÖSE 120 28 91 1 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24442.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 37 212 297 24442 % 96,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız EcADBaCDaeacbbadaeadadaEbAdbeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız dAebc badaBECAbeBaEacbecbadaeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız abcdedcbabCdedc*AbCdedcbabcdee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız EdCBaBcDedcBaaaaaaabcDCbabcdcb

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 2 3 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 3 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 1 3 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 2 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 0 4 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 0 15 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 6 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 3 50

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 8 11

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 2 8 20



BS 10 SINIF 1

123,200 93,18
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  171
FATMASERVERİ 120 28 92 0 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23668.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 31 201 286 23668 % 93,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız BcEadDBdaccebdadCEEcbdadecaAce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız acBeeAdcbDcadcebddcaebBAeCbade

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız AbbcaCbedccadeedBdAaCabeaCCDeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız cCEabdcebbCadebCcabdecacbeDAca

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 0 5 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 3 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 1 3 25

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 4 11 27

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 6 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 6 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 7 22

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 2 8 20



BS 10 SINIF 1

107,025 96,31
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  155
HAKTAN USANMAZ 120 23 81 16 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 38 213 298 24461 % 96,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız dEAbBdebacdacbCbbdCbdcdEecBDae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız cceAacceaccEbdCAcabaddccbdEedb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız cbadcCEbaeCaCceedabbaecaCeacdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Fen 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız b  c a Db   eb  bd C  C  Ad B 

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 0 5 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 3 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 1 3 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 1 3 25

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 2 13 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 5 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 1 17

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 4 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 3 1 30



BS 10 SINIF 1

165,875 76,37
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  106
HAMZA ATEŞ 120 27 26 67 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 19 155 240 19397 % 76,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız EEAcBeCcaB cEEeb dCCeE dD ecBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız eADAa bbBD a         eAAaEEBCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız c                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız                     DeCdeea   

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 3 2 60

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 4 0 100

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 2 5 20



BS 10 SINIF 1

162,275 78,12
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  126
HUMEYRA AL 120 29 39 52 19 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19841.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 21 159 244 19841 % 78,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız EEAce  bcBCBaEdEdaCd E EaA  eB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 10 9 11 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız BbDA Ab  a Ea  A bd Be A E aaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız d Bae a ce      Ae          b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız      ab  ac c B   e Dadab a BE

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 1 2 20

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 1 20

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 1 2 25

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 1 5 7

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 3 11

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 3 5 30



BS 10 SINIF 1

106,775 96,32
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  165
KERİM EFE ÖZMEN 120 24 96 0 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24465.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 39 214 299 24465 % 96,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız BebEAedCebecbdcEaEdabeabdaDceb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız eadebcedeabdecabebadACecAdAEaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız ceaDebedacaddebbacADCEDaedCabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız eddabcEdbabCdcbeeabdcEacbdbAda

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 1 4 20

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 3 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 0 4 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 2 2 50

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 2 13 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 7 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Binom açılımını yapar. 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 5 17

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 9 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 2 8 20



BS 10 SINIF 1

113,000 95,44
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  151
MENNAZEDAN 120 29 91 0 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24242.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 35 209 294 24242 % 95,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız dcdaaCebdaecaabbaaCCbccEeABaaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız adDAacceBDaabAaAdaadBdbcCccaCb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız bcddbCaaaaCcCcBBbbddDdeeeeacbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız aceBceebedaacCaDdadeDbbCDAaaBc

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 2 3 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 1 3 25

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 0 15 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 4 3 57

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 6 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 7 22

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 5 5 50



BS 10 SINIF 1

205,233 55,88
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  119
MOHANNAD MAIASAH 120 43 37 40 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 104 188 14192 % 55,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız EEAcBeecdBC EECEbdCCCbaccee BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 17 10 3 14,50 % 48

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız BADABAAbcDcaddCc  dEBe ACEEBeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız cbB a b cC   b cAD          A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız       A  e    d   C DbCd eaaBE

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 2 3 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 4 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 2 20

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 3 1 75

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 1 5 7

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 0 17

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 1 11

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 4 5 40



BS 10 SINIF 1

173,780 72,41
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  105
MUHAMMET İLKBAL AS 120 34 43 43 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18391.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 16 146 231 18391 % 72,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız EcAcBCdDaBbdEbCEdaCC E dbd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 17 13 0 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız BADABAbDBadEbeCABdbEBbbbaEEBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız de   C  aC  C    a d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 7 3 -1,75 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız d  aa       ceab cba c    baBE

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 2 2 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 0 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 4 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 3 1 75

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 0 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 6 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 2 3 20



BS 10 SINIF 1

172,258 73,20
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  107
MUSTAFA KARASU 120 22 16 82 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18592.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 17 148 233 18592 % 73,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 18 7 5 16,25 % 54

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız BBEE  BCa BB BEEeEEdCCCdBda Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız   dAeAcA D  cdbdb a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 4 1 80

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 2 0 100

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 3 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 0 0 0



BS 10 SINIF 1

231,073 42,29
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  104
SİMA DENİZ 120 44 14 62 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10740.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 89 170 10740 % 42,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 5 10 13,75 % 46

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız EEA Bee  B  EECE  CCaEBdD  bB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 1 24 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız dAD       B           A C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız dbB D E cC   E  AaC      Dc b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 0 8 2,00 % 20

Kimya 10 8 0 2 8,00 % 80

Biyoloji 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Fen 30 16 2 12 15,50 % 52

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E        C  DCBDEECCcDCCe E BE

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 1 2 20

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 0 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 0 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 0 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 0 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 0 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 4 4 27

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 0 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 0 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 7 0 78

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 6 2 60



BS 10 SINIF 1

184,703 66,83
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  101
SUDE MİNA CEYLAN 120 31 15 74 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16975.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 12 133 218 16975 % 66,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 3 13 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız   A Be     B  CEbBC aEBED B BB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 0 6 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 9 4 17 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız BA  B A              eeACdEBCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız EaBbe   c    a         e   bb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 3 0 7 3,00 % 30

Biyoloji 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Fen 30 6 0 24 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız          C      E CC DC       

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 1 1 20

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 0 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 1 0 33

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 0 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 3 1 75

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 2 6 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 0 22

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 2 0 20



BS 10 SINIF 1

185,673 66,24
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  121
ŞULE KUTUN 120 39 44 37 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 129 214 16825 % 66,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız BBd AcBebeBdCBa CEbaCdaEBEadBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız c BADdBbAebc EbAbda AC bACcdEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız b EaBbe   c   dc  AD     e   b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bC      b CC  aaB E eE DCab a 

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 2 3 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 1 2 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 1 1 33

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 3 1 75

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 3 1 75

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 2 6 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 0 67

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 1 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 3 2 33

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 3 4 30



BS 10 SINIF 1

195,035 61,42
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  122
TALHA ÖZ 120 39 40 41 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15601.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 117 202 15601 % 61,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 21 8 1 19,00 % 63

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız BBEEADB CDBdacEECEbcCCedBdDABD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 16 14 0 12,50 % 42

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız BDBAbdadccEEBdCACABdAaBAdecdaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 17 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız ceca beab aed ace A     ad D d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız                          d    

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 4 0 80

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 3 0 100

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 4 1 80

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 1 3 25

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 1 9 7

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 5 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 0 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 0 1 0



BS 10 SINIF 1

139,265 88,04
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  159
UTKU SEYREK 120 29 67 24 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22362.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 25 189 274 22362 % 88,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız dc caC b   cE ada C       ecB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız BAcbBAccaa adA    c    AaaEabA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız dDdabddDbaCBbdBdADCcbbbbdebEca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız bbbBbdccbCaabCBcccbCacbacAEaBc

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 1 0 20

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 1 2 33

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 0 20

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 0 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 1 3 25

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 3 12 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 4 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 3 0 100

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 2 1 67

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 6 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 7 22

Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BS 10 SINIF 1

184,928 66,66
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10A  -  109
ZEHRA SARAÇ 120 39 43 38 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16931.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 11 132 217 16931 % 66,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 29 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 12 6 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız EEAcdCdbBBCc EeEcBC adcc  e B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 16 12 2 13,00 % 43

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız cAD BAcaBaBEdACAe acBbAACEEabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız ceB ead cCbB b  Ab       D  ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız E C d cb          C DDbde a eE

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 2 1 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 3 1 75

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 1 60

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 2 0 100

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 2 2 50

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 2 5 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 2 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 1 33

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 0 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 3 17

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 0 11

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 3 5 30



BS 10 SINIF 1

126,263 92,33
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10B  -  136

120 18 42 60 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 30 200 285 23452 % 92,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız EE  Be b BeBE    cCdacBda  cad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 15 10 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız dbeddAeacDeEdAebBbdb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız abcdaCdaE                  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız abCebacDAe                    

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 0 3 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 1 1 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 1 2 33

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 0 4 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 1 8 7

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 4 33

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 0 0 0



BS 10 SINIF 1

153,735 82,11
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10B  -  139
ALİ ÖZCAN 120 25 28 67 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20855.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 23 176 261 20855 % 82,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 16 2 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız dEAeBCbeeBCeaECEadCCaccbadd  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız BADABAAeaDBEdACbaCacdeb       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız cc                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 3 2 60

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 4 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 3 2 60

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 1 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 0 0 0



BS 10 SINIF 1

185,125 66,54
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10B  -  140
AMİNAAABOUJAMİH 120 44 71 5 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16901.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 131 216 16901 % 66,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız BBEdccBCdDBaaeEcCEacCCdEBdcAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız BaedeAebcDEdedCACdabAeccdeAbdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız babbBCDdbbdCacecBBAcaccb     d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız bCcbCeaBADCaaBDbccEEdbcDCdDbcb

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 4 1 80

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 1 2 33

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 1 3 25

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 0 4 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 3 7 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 4 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 1 2 33

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 4 2 67

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 5 4 56

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 3 7 30



BS 10 SINIF 1

111,615 95,68
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10B  -  131
BERAT SARAÇ 120 22 67 31 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 36 211 296 24303 % 95,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 23 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız BaE caBaaaeadeaadcbeaeabBcDdaD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız daBeDbadADcEccbdaAeCAeacbecaEd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız AdcEaBacdbaabecaBDacabeabCeAca

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 0 5 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 0 3 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 2 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 3 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 2 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 1 3 25

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 5 17

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 2 7 22

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 2 8 20



BS 10 SINIF 1

116,863 94,60
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10B  -  132
CEREN DUMLU 120 14 43 63 3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24027.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 33 205 290 24027 % 94,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 11 9 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız EEAc C D a dEECEc C    bedccea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 1 16 13 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız   cb d  a B e d  eb c  bedcadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız a e c  b  d e a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız  a e B D b a eB c ea  d       

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 1 1 20

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 1 1 33

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 0 4 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 1 33

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 4 11

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 0 1 0



BS 10 SINIF 1

185,615 66,29
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10B  -  126
ENSAR ÇİÇEK 120 29 20 71 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16836.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 130 215 16836 % 66,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 19 10 1 16,50 % 55

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız B dEAcBCebBBCBEECEbaCCCEBdaAea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız cDBAedBe a d        ACadACbbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 3 1 60

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 3 1 75

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 0 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 0 0 0



BS 10 SINIF 1

136,445 89,08
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10B  -  138
ESMA DÖNDÜ AYAN 120 25 81 14 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22626.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 27 192 277 22626 % 89,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız      cBC a aedEECEcaCCdEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız eDcbabcdeDcbabCdedcbAbcdedcbaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 20 2 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız bCbcBacdEDcbaBCdeabcdEcbDa eb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 10 0 -2,50 % 0

Kimya 10 0 10 0 -2,50 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 28 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız edcbaedcbeabcdedcbabcdeDCbabcc

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 0 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 2 0 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 1 2 33

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 0 4 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 5 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 1 3 25

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 4 9 27

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 2 5 29

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 6 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 9 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 2 8 20



BS 10 SINIF 1

0,000 97,34
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10B  -  142
NADA ELTANTAVY 120 22 94 4 -1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 42 217 302 24724 % 97,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız EcdaBdb acedaceacBdbC ad caceB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız cbedabdeBecadbCAedacacbdaEbdCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız aDcbDeacdbCabdcacebcabedacbced

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 7 3 0 6,25 % 63

Biyoloji 10 0 9 1 -2,25 % 0

TYT Fen 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız cEbdadcbcaEBDCBDaEbda bdaecbdc

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 1 4 20

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 4 1 3 25

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 1 1 50

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 0 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 1 2 33

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 0 4 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 3 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 2 3 40

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 2 2 50

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 2 13 13

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 6 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 3 0

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 3 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 1 5 17

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 7 2 78

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 0 9 0



BS 10 SINIF 1

156,648 80,81
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10B  -  129
NUPSU İRKEY 120 37 79 4 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 22 169 254 20526 % 80,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 15 2 9,25 % 31

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız EbdcBCaD aCdEECEceCCdEBdb acce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız aebdBcAcBeBcCea BeEdcdbAdEadCA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 23 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız aeceDb acbaBCaeBAbCdebaedbcacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız dEacEBdabCacadBcacbdcaCCbeadac

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 2 2 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 4 0 4 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 2 1 67

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 0 4 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 2 1 67

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 1 1 50

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 3 20

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 1 1 50

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 2 2 50

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 1 13 7

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 3 4 43

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 2 1 67

Binom açılımını yapar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 3 3 50

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 1 8 11

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 2 8 20



BS 10 SINIF 1

135,135 89,56
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10B  -  134
SELMAN BULUT 120 15 32 73 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22747.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 28 194 279 22747 % 89,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız acbEAeeCaedBeeEEeEE  aaEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız a c cd  c  d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız ACEaBCadd  d a    c b         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız Adcc  c                       

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 1 4 20

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 1 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 0 3 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 1 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 2 1 67

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 3 3 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 2 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 2 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 0 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 0 0 0



BS 10 SINIF 1

0,000 97,34
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10B  -  135
SÜLEYMAN KARADENİZ 120 18 42 60 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 42 217 302 24724 % 97,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı B EEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABDBB

Cevaplarınız dEAcBC D adeEbeEbdCCdEBdcAc B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADABAADBDBECACABCEEBAAACEEBCA

Cevaplarınız BbDdebdaaeeaeeaecCd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDEAC

Cevaplarınız bbBae                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EECBEBADACEBDCBDEECCDDCCDAEEBE

Cevaplarınız Eaea  caddbe                  

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 1 0 100

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 2 0 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 2 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 1 1 50

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 2 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 1 0 100

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 0 3 0

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 2 2 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 2 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 1 4 20

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 0 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 0 0 0

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 1 4 7

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 0 0

Binom açılımını yapar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 1 2 33

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 0 4 0

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 2 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 0 0 0



BS 10 SINIF 1

133,618 90,06
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

10B  -  128
ZEHRA OKCU 120 24 53 43 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22875.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 29 195 280 22875 % 90,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 12 45 226 312 25399

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 17 2 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A BBEEADBCCDBBCBEECEEBCCCEBEDABD

Cevaplarınız acbEAeeCaeBdbeEEbEEaC  cBdaAec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BDBADABAADEEBECACABCACBAACAEEB

Cevaplarınız BDa c Be   bd bbe   b d  CAd a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A ACEDBCDCEDECCBCEBBADCEDCDCCDDE

Cevaplarınız Adbec   d  a d  B e   b   da b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A ACEECBEBADCCEBDCBDEEBEDDCCDAEE

Cevaplarınız  d ce EBe    a b  c  EcDCeeeEc

S D Y B%

Türkçe 0

Metindeki Boşlukların Uygun Sözcüklerle Tamamlanması 1 0 1 0

Türk Edebiyatının Dönemleri 5 2 2 40

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 4 2 2 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türkçenin Tarihi Gelişimi 2 1 1 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 2 2 0 100

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 2 0 1 0

Hazırlıklı konuşmanın aşamalarını bilir. 1 0 1 0

FİİLİMSİ (EYLEMSİ) 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Anadolu   daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.3 3 0 100

Türklerin Anadolu   da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar. 4 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Anadolu   ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 3 0 2 0

Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 2 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 5 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin anlamını açıklar. 2 0 2 0

Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 4 1 2 25

Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 15 0 7 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 3 0 1 0

Binom açılımını yapar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 3 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 6 2 3 33

Kimya 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 9 0 3 0

Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0

Biyoloji 0

Mitozu açıklar. 10 4 5 40
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