
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,1 6,95 11,5 6,7 9,85 8,1 4,8 6,85 9,5 5,1 8,23 38,6 26,7 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,8 15,0 4,04 8,5 11,8 5,50 4,4 9,1 2,07 3,7 5,2 2,44 24,3 41,2 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

KATILIMLAR

1 228 EFE BERK DEMİR 11A 13 11 10,25 12 7 10,25 24 5 22,75 24 5 22,75 73 28 66,00 325,382 1 1 1073 236,673 3 10 10373 403,336 2 2 1005 316,086 2 2 1043

2 200 BETÜL KAYA 11A 12 17 7,75 9 18 4,50 27 3 26,25 22 8 20,00 70 46 58,50 312,780 2 2 1523 182,694 12 31 18181 410,295 1 1 841 320,871 1 1 902

3 204 TUĞBA HÜKENEK 11A 12 13 8,75 11 9 8,75 15 4 14,00 25 5 23,75 63 31 55,25 277,800 3 3 3377 216,674 5 17 13370 348,614 3 3 2841 250,027 4 4 4758

4 201 ŞEVVAL ACAR 11A 13 13 9,75 10 12 7,00 18 8 16,00 15 11 12,25 56 44 45,00 259,600 4 4 4929 212,536 6 18 13987 289,514 4 4 5737 269,713 3 3 3139

5 233 AYETULLAH BULUT 11A 16 8 14,00 18 8 16,00 6 2 5,50 14 3 13,25 54 21 48,75 249,297 5 5 5998 299,378 1 1 2953 222,577 8 8 10096 232,672 6 6 6610

6 202 ÖMER ÜLKER 11A 12 10 9,50 9 14 5,50 11 5 9,75 16 5 14,75 48 34 39,50 232,580 6 6 8002 201,262 8 22 15599 261,772 5 5 7392 228,262 7 7 7114

7 221 MERVAN KORKMA 11A 10 16 6,00 10 6 8,50 15 7 13,25 12 7 10,25 47 36 38,00 229,155 7 7 8427 195,891 10 25 16353 257,613 6 6 7677 226,067 8 8 7394

8 211 RÜMEYSA TURKUT 11A 12 7 10,25 2 7 0,25 12 2 11,50 9 3 8,25 35 19 30,25 217,345 8 8 10028 173,143 14 39 19428 232,692 7 7 9390 244,615 5 5 5324

9 215 ELİF TURGUT 11A 9 9 6,75 16 4 15,00 9 8 7,00 8 18 3,50 42 39 32,25 199,842 9 9 12757 242,420 2 8 9539 171,106 14 15 14067 191,596 9 11 12604

10 225 ARAFAT KAPTAN 11A 8 12 5,00 10 4 9,00 8 6 6,50 10 4 9,00 36 26 29,50 191,505 10 10 14267 192,087 11 27 16904 202,557 9 9 11585 176,205 11 18 15341

11 205 AZRA AKGÜN 11 12 4 11,00 6 7 4,25 3 4 2,00 12 5 10,75 33 20 28,00 190,532 1 11 14439 203,790 1 21 15250 182,265 1 11 13118 189,496 1 13 12986

12 258 HİLMİ GÜNAY 11B 15 10 12,50 18 8 16,00 1 1 0,75 34 19 29,25 188,432 1 12 14847 288,908 1 2 3862 105,245 13 40 22513 192,025 2 10 12551

13 266 MERVE KÖSE 11B 14 10 11,50 13 10 10,50 5 7 3,25 32 27 25,25 184,737 2 13 15528 246,987 4 5 8899 122,695 1 23 18951 200,927 1 9 11043

14 237 SUDE FİLİ Z 11B 14 10 11,50 13 10 10,50 4 9 1,75 31 29 23,75 177,762 3 14 16800 246,987 4 5 8899 112,225 5 29 20833 191,398 3 12 12666

15 260 ZEHRA ÖZTÜRK 11B 14 13 10,75 13 6 11,50 2 2 1,50 29 21 23,75 175,462 4 15 17255 248,105 3 4 8734 110,480 6 30 21220 184,575 5 15 13841

16 213 YAREN YARAR 11A 7 6 5,50 5 3 4,25 6 2 5,50 8 5 6,75 26 16 22,00 173,852 11 16 17550 165,400 15 41 20315 181,283 11 12 13220 173,342 12 19 15835

17 306 ZEYNEP DURMUŞ 11B 13 11 10,25 12 14 8,50 8 22 2,50 33 47 21,25 171,947 5 17 17921 225,556 9 12 11994 117,460 3 25 19804 187,438 4 14 13322

18 309 MERVE KORKMAZ 11B 14 9 11,75 13 10 10,50 3 11 0,25 30 30 22,50 171,840 6 18 17941 248,732 2 3 8633 183,613 6 16 14032

19 230 SAMETCAN TÜRKER 11A 11 12 8,00 12 7 10,25 5 9 2,75 6 17 1,75 34 45 22,75 171,460 12 19 18009 220,968 4 16 12742 130,323 19 20 17967 173,321 13 20 15840

20 203 BEDİRHAN ŞAHİN 11A 8 9 5,75 10 4 9,00 8 13 4,75 7 18 2,50 33 44 22,00 170,600 13 20 18169 197,322 9 23 16138 149,048 16 17 15915 170,322 15 22 16431

21 220 ALİM KORKMA 11A 10 8 8,00 4 3 3,25 10 7 8,25 24 18 19,50 169,005 14 21 18460 155,850 18 46 21308 175,107 13 14 13709 176,497 10 17 15279

22 252 YUNUS EMRE ORUÇ 11B 11 15 7,25 18 12 15,00 1 1 0,75 30 28 23,00 164,310 7 22 19351 245,910 6 7 9048 105,245 13 40 22513 155,380 9 27 19394

23 280 ERKAN KUŞ 11A 9 20 4,00 2 1 1,75 8 4 7,00 7 10 4,50 26 35 17,25 163,950 15 23 19411 139,048 20 52 22903 177,459 12 13 13535 172,401 14 21 16030

24 208 EYLÜL KAY 11A 8 9 5,75 11 3 10,25 5 9 2,75 7 18 2,50 31 39 21,25 163,825 16 24 19440 205,263 7 20 15038 135,088 18 19 17328 157,616 17 26 18905

25 1790 MUSA KEREM KOÇ 11A 2 13 -1,25 15 15 11,25 7 8 5,00 12 18 7,50 36 54 22,50 159,087 17 25 20335 162,756 16 43 20607 182,558 10 10 13105 123,050 24 50 24611

26 294 SÜMEYRA BAĞATUR 11B 13 16 9,00 14 11 11,25 1 6 -0,50 28 33 19,75 158,290 8 26 20489 234,301 8 11 10710 159,654 8 25 18536

27 242 YASİN KELEŞ 11B 11 13 7,75 16 11 13,25 0 1 -0,25 27 25 20,75 158,230 9 27 20499 238,282 7 9 10100 152,517 11 30 19848

28 223 EREN DEMİRAY 11A 11 15 7,25 5 3 4,25 4 6 2,50 5 12 2,00 25 36 16,00 155,632 18 28 20955 177,615 13 34 18849 130,166 20 21 17987 166,498 16 24 17186

29 243 BEYZANUR BAYTÜRK 11B 11 14 7,50 14 12 11,00 0 1 -0,25 25 27 18,25 152,632 10 29 21446 222,243 11 14 12529 150,772 12 31 20174

30 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 11B 5 6 3,50 18 9 15,75 1 0 1,00 24 15 20,25 151,200 11 30 21703 224,500 10 13 12150 106,990 11 37 22002 130,793 21 44 23559
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,1 6,95 11,5 6,7 9,85 8,1 4,8 6,85 9,5 5,1 8,23 38,6 26,7 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,8 15,0 4,04 8,5 11,8 5,50 4,4 9,1 2,07 3,7 5,2 2,44 24,3 41,2 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

KATILIMLAR

31 217 MELISA GÜLEN 11A 5 12 2,00 4 5 2,75 8 6 6,50 4 7 2,25 21 30 13,50 149,712 19 31 21954 131,441 22 55 23527 159,674 15 16 14914 155,265 18 29 19406

32 244 BERİTAN TOPGAÇ   11 14 7,50 12 14 8,50 1 5 -0,25 24 33 15,75 147,582 1 32 22265 206,361 1 19 14880 150,772 1 31 20174

33 257 EBUBEKİR KAPLAN 11B 13 17 8,75 4 8 2,00 3 7 1,25 20 32 12,00 146,690 12 33 22399 173,791 22 38 19350 108,735 9 33 21639 169,026 7 23 16705

34 250 FURKAN İÇİM 11B 9 14 5,50 12 13 8,75 1 3 0,25 22 30 14,50 141,992 13 34 23163 193,989 13 26 16632 139,988 15 37 22152

35 281 ESRA KALKAN 11B 8 18 3,50 12 13 8,75 4 13 0,75 6 15 2,25 30 59 15,25 141,410 14 35 23270 180,029 17 32 18534 119,539 2 24 19461 129,205 22 46 23805

36 286 ENES GÜNAL 11B 9 21 3,75 18 12 15,00 1 10 -1,50 28 43 17,25 139,112 15 36 23622 221,480 12 15 12673 116,656 26 54 25411

37 247 BEGÜM ANDIÇ 11B 9 18 4,50 12 14 8,50 1 2 0,50 22 34 13,50 138,440 16 37 23716 185,421 16 30 17812 103,500 17 45 22976 134,597 19 41 23012

38 246 SENA AYAZ 11B 10 14 6,50 10 14 6,50 0 2 -0,50 20 30 12,50 138,170 17 38 23752 186,675 14 28 17630 142,204 13 33 21748

39 262 SALİM ŞEN 11B 7 9 4,75 12 15 8,25 0 1 -0,25 19 25 12,75 135,500 18 39 24101 185,577 15 29 17773 131,577 20 43 23419

40 240 FEVZA KÖSE 11B 8 8 6,00 6 5 4,75 14 13 10,75 134,855 19 40 24184 172,067 23 40 19542 141,890 14 35 21800

41 302 YELDA ÖZKAN 11B 11 15 7,25 4 16 0,00 3 9 0,75 18 40 8,00 134,010 20 41 24290 150,615 26 48 21833 105,245 13 40 22513 155,380 9 27 19394

42 227 HATİCE TATLIYÜZ 11A 8 14 4,50 2 9 -0,25 11 18 6,50 21 41 10,75 133,707 20 42 24340 131,420 23 56 23534 139,560 17 18 16907 129,832 22 45 23685

43 222 HALİM ER 11A 8 16 4,00 6 3 5,25 1 1 0,75 1 4 0,00 16 24 10,00 130,932 21 43 24677 161,283 17 45 20758 105,245 26 40 22513 132,695 21 42 23287

44 238 EMİR AKINCIOĞLU   6 15 2,25 16 13 12,75 0 4 -1,00 22 32 14,00 130,577 2 44 24711 196,716 2 24 16229 109,362 2 57 26122

45 210 YUSUF KAMİL AKALIN 11A 9 21 3,75 7 23 1,25 8 22 2,50 6 24 0,00 30 90 7,50 129,937 22 45 24769 134,126 21 54 23291 117,460 22 25 19804 142,068 19 34 21769

46 235 ESLEM DÜGENCİLİ   D 5 10 2,50 9 7 7,25 1 0 1,00 15 17 10,75 129,820 1 46 24784 163,519 1 42 20514 106,990 1 37 22002 123,813 1 49 24546

47 297 AVNİ HOCA 11B 4 15 0,25 15 13 11,75 3 9 0,75 22 37 12,75 128,275 21 47 24943 176,403 20 36 19009 105,245 13 40 22513 106,520 28 59 26377

48 268 11A 7 4 6,00 1 0 1,00 8 4 7,00 127,280 23 48 25059 148,243 19 50 22076 141,890 20 35 21800

49 256 HAMZA BAYKARA 11B 4 10 1,50 12 8 10,00 16 18 11,50 126,515 22 49 25140 174,010 21 37 19312 110,480 27 56 26012

50 288 MUHAMMED EİD 11B 12 17 7,75 7 23 1,25 4 25 -2,25 23 65 6,75 124,690 23 50 25334 162,046 24 44 20674 139,811 16 38 22182

51 293 FURKAN KESMEZ 11B 7 11 4,25 3 15 -0,75 4 10 1,50 14 36 5,00 123,352 24 51 25440 124,910 30 59 24078 110,480 6 30 21220 139,205 17 39 22270

52 239 SEDANUR ERİKLİ 11B 7 18 2,50 9 14 5,50 16 32 8,00 121,635 25 52 25574 152,402 25 47 21649 117,460 25 53 25289

53 314 EVREN GÜRGÜÇ 11B 8 21 2,75 6 24 0,00 7 22 1,50 21 67 4,25 118,552 26 53 25837 119,205 31 61 24435 110,480 6 30 21220 128,735 23 47 23849

54 290 BAHAR SİYAHKAYA 11B 10 20 5,00 5 25 -1,25 2 8 0,00 17 53 3,75 118,525 27 54 25840 126,969 29 58 23891 134,910 18 40 22898

55 241 ŞURANUR DOĞAN 11 7 19 2,25 8 12 5,00 0 2 -0,50 15 33 6,75 117,247 2 55 25941 147,480 2 51 22135 112,539 2 55 25813

56 283 BEYZA ÖZCOŞKUN 11B 6 12 3,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 9 16 5,00 116,455 28 56 26015 136,833 28 53 23051 120,950 24 51 24847

57 275 KEREM TÜRKGENCİ 11A 8 21 2,75 4 26 -2,50 7 23 1,25 1 0 1,00 20 70 2,50 114,790 24 57 26127 103,323 31 70 25461 115,088 23 28 20394 127,146 23 48 24083

58 207 ALPEREN YETİM 11A 5 8 3,00 5 8 3,00 112,630 25 58 26289 120,950 25 60 24328 120,950 25 51 24847

59 276 TAHA SEYİTOĞLU 11A 5 23 -0,75 8 17 3,75 6 22 0,50 19 62 3,50 106,742 26 59 26675 118,599 26 62 24512 103,500 27 45 22976 97,952 28 68 27167

60 278 ARDA TİRAN 11A 2 6 0,50 3 4 2,00 0 3 -0,75 5 13 1,75 102,657 27 60 26841 116,206 27 63 24665 98,735 27 66 27084
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,1 6,95 11,5 6,7 9,85 8,1 4,8 6,85 9,5 5,1 8,23 38,6 26,7 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,8 15,0 4,04 8,5 11,8 5,50 4,4 9,1 2,07 3,7 5,2 2,44 24,3 41,2 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

KATILIMLAR

61 307 ENES YİĞİT 11B 5 23 -0,75 6 24 0,00 7 23 1,25 18 70 0,50 102,655 29 61 26842 108,735 9 33 21639 102,716 29 60 26659

62 295 AYŞE SERTÇELİK 11B 3 9 0,75 3 8 1,00 0 3 -0,75 6 20 1,00 101,690 30 62 26877 111,598 33 66 24953 100,480 32 63 26797

63 0 A S S*   Y* Nİ  * 11A 3 10 0,50 3 7 1,25 2 6 0,50 1 18 -3,50 9 41 -1,25 98,380 28 63 26971 111,441 29 67 24963 81,265 29 49 23691 106,677 26 58 26372

64 216 AHMET KORKMAZ 11A 5 25 -1,25 3 27 -3,75 1 0 1,00 4 6 2,50 13 58 -1,50 97,937 29 64 26983 122,873 21 22 18931 97,638 29 69 27177

65 289 YAMAMA ABUSEBİH 11B 8 22 2,50 5 25 -1,25 3 27 -3,75 8 22 2,50 24 96 0,00 96,687 31 65 27007 109,519 34 68 25074 89,718 18 48 23654 93,636 36 71 27336

66 264 ONUR ÇİMEN 11B 5 16 1,00 10 14 6,50 1 26 -5,50 16 56 2,00 91,765 32 66 27064 148,285 27 49 22067 72,049 40 80 27771

67 279 YUSUF CİHAN YİĞİT 11A 3 25 -3,25 5 25 -1,25 7 23 1,25 15 73 -3,25 89,605 30 67 27079 108,735 24 33 21639 85,266 32 75 27578

68 289 EMRE ÇAPKU 11B 5 22 -0,50 15 9 12,75 6 23 0,25 5 17 0,75 31 71 13,25 177,521 19 35 18857 106,520 12 39 22350 98,108 34 67 27157

69 259 LEVENT KÖK 11B 5 19 0,25 15 11 12,25 20 30 12,50 179,579 18 33 18589 101,755 30 61 26710

70 0 ATAKAN *PE 11A 5 25 -1,25 11 19 6,25 6 24 0,00 6 24 0,00 28 92 5,00 130,991 24 57 23592 91,285 31 74 27429

71 273 RAMAZAN SİVRİ 11A 6 24 0,00 8 22 2,50 5 25 -1,25 8 22 2,50 27 93 3,75 115,893 28 64 24673 107,168 25 36 21974 92,069 30 73 27397

72 277 ORÇUN ALİ BOZKUŞ 11A 4 26 -2,50 9 21 3,75 5 24 -1,00 7 23 1,25 25 94 1,50 106,384 30 69 25268 100,971 28 47 23395 76,207 33 76 27714

73 287 ADEM ÇELİK 11B 6 24 0,00 5 25 -1,25 6 24 0,00 8 22 2,50 25 95 1,25 115,893 4 27 20127 100,010 33 64 26817

74 245 AYŞENUR ÖZBALCI 11B 3 11 0,25 3 11 0,25 101,755 30 61 26710

75 285 SAFA ÇORBACI 11B 3 27 -3,75 11 19 6,25 4 26 -2,50 18 72 0,00 113,541 32 65 24837 57,953 42 82 27813

76 0   0 0 0,00 100,010 3 64 26817

77 0 ENES ACAR 11B 2 11 -0,75 2 11 -0,75 94,775 35 70 27286

78 248 RAMOS İLKAY TÜRK 11B 3 27 -3,75 7 23 1,25 6 24 0,00 0 1 -0,25 16 75 -2,75 81,776 35 71 25715 73,835 38 77 27749

79 282 ABDURRAHMAN ATA 11B 3 27 -3,75 7 23 1,25 4 17 -0,25 14 67 -2,75 81,776 35 71 25715 72,247 39 79 27770

80 312 RABİA İLAYDA KANAR 11B 5 25 -1,25 5 25 -1,25 6 23 0,25 5 25 -1,25 21 98 -3,50 92,873 37 72 27373

81 382 11A 2 21 -3,25 1 9 -1,25 1 7 -0,75 4 37 -5,25 72,560 34 78 27767

82 310 FATMA KUL 11B 2 23 -3,75 5 19 0,25 2 17 -2,25 9 59 -5,75 59,541 41 81 27809

83 305 ÖZHAN YENİÇERİ 11B 3 26 -3,50 5 25 -1,25 1 27 -5,75 9 78 -10,50 39,050 43 83 27825

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
20
40
60
80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
100
200
300
400

TYT SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,1 6,95 11,5 6,7 9,85 8,1 4,8 6,85 9,5 5,1 8,23 38,6 26,7 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,8 15,0 4,04 8,5 11,8 5,50 4,4 9,1 2,07 3,7 5,2 2,44 24,3 41,2 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

KATILIMLAR
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan Puan Puan Puan
Okul

(83)
4,04 2,17 1,86 0,38 1,09 2,07 0,75 0,81 0,88 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

İlçe
(121)

5,08 (4) 2,12 (1) 1,90 (2) 0,57 (4) 1,31 (3) 3,16 (4) 1,23 (3) 0,83 (3) 1,63 (3) 17,83 (4) 144,530 165,440 117,450 155,580
İl

(231)
8,60 (5) 3,65 (2) 3,30 (3) 1,67 (5) 2,39 (4) 10,74 (5) 4,30 (4) 4,03 (4) 4,48 (4) 43,16 (5) 233,230 226,080 241,660 228,290

Genel
(27966)

6,95 (260) 3,47 (198) 2,60 (171) 1,38 (178) 2,40 (180) 6,85 (259) 2,66 (221) 2,03 (184) 3,54 (246) 31,88 (320) 198,060 203,240 184,560 191,190
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan Puan Puan Puan
  
(3)

3,25 3,08 1,92 0,00 2,08 -0,42 9,91 92,720 134,360 120,050
  D
(1)

2,50 2,00 0,00 0,25 5,00 1,00 10,75 129,820 163,520 106,990 123,810
11
(2)

6,62 2,38 0,62 0,38 1,25 0,75 1,75 1,88 1,75 17,38 153,890 175,640 91,130 151,020
11A
(34)

4,29 2,00 1,45 0,54 0,62 5,18 1,68 1,79 2,00 19,55 153,440 153,160 156,550 162,860
11B
(43)

3,81 2,23 2,29 0,28 1,29 -0,13 0,04 0,06 0,04 9,91 104,090 151,080 45,680 125,780

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi okulunda 83 5

KIRKLARELİ MERKEZ ilçesinde 121 12 4
KIRKLARELİ ilinde 231 18 5 2

Genelde 27966 1790 377 196 69

DERECELER

Genelde sınava 377 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 339. [SÖZ] puanında 313. [SAY] puanında 307. [EA] puanında 316. oldu

KIRKLARELİ ilinde sınava 5 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 5. [SÖZ] puanında 5. [SAY] puanında 5. [EA] puanında 5. oldu

KIRKLARELİ MERKEZ ilçesinde sınava 4 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 4. [SÖZ] puanında 4. [SAY] puanında 4. [EA] puanında 4. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,47 10,09 6,95 3,99 2,06 3,47 3,18 2,33 2,60 1,78 1,59 1,38 2,58 0,73 2,40 8,06 4,83 6,85 3,10 1,78 2,66 2,54 2,02 2,03 3,86 1,29 3,54 38,56 26,72 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,80 15,04 4,04 3,18 4,06 2,17 2,89 4,11 1,86 0,90 2,10 0,38 1,48 1,58 1,09 4,35 9,11 2,07 1,22 1,87 0,75 1,22 1,63 0,81 1,30 1,67 0,88 24,34 41,17 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

KATILIMLAR

1 228 EFE BERK DEMİR 11A 13 11 10,25 7 3 6,25 2 0 2,00 2 3 1,25 1 1 0,75 24 5 22,75 6 3 5,25 10 0 10,00 8 2 7,50 73 28 66,00 325,382 1073 236,673 10373 403,336 1005 316,086 1043

2 200 BETÜL KAYA 11A 12 17 7,75 5 5 3,75 2 6 0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 27 3 26,25 6 4 5,00 8 2 7,50 8 2 7,50 70 46 58,50 312,780 1523 182,694 18181 410,295 841 320,871 902

3 204 TUĞBA HÜKENEK 11A 12 13 8,75 6 3 5,25 3 6 1,50 2 0 2,00 15 4 14,00 6 4 5,00 10 0 10,00 9 1 8,75 63 31 55,25 277,800 3377 216,674 13370 348,614 2841 250,027 4758

4 201 ŞEVVAL ACAR 11A 13 13 9,75 4 5 2,75 4 3 3,25 1 1 0,75 1 3 0,25 18 8 16,00 5 4 4,00 7 2 6,50 3 5 1,75 56 44 45,00 259,600 4929 212,536 13987 289,514 5737 269,713 3139

5 233 AYETULLAH BULUT 11A 16 8 14,00 6 4 5,00 6 0 6,00 4 1 3,75 2 3 1,25 6 2 5,50 3 2 2,50 6 0 6,00 5 1 4,75 54 21 48,75 249,297 5998 299,378 2953 222,577 10096 232,672 6610

6 202 ÖMER ÜLKER 11A 12 10 9,50 3 6 1,50 3 4 2,00 2 3 1,25 1 1 0,75 11 5 9,75 6 2 5,50 7 1 6,75 3 2 2,50 48 34 39,50 232,580 8002 201,262 15599 261,772 7392 228,262 7114

7 221 MERVAN KORKMA 11A 10 16 6,00 6 3 5,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 15 7 13,25 3 3 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 47 36 38,00 229,155 8427 195,891 16353 257,613 7677 226,067 7394

8 211 RÜMEYSA TURKUT 11A 12 7 10,25 1 4 0,00 1 3 0,25 12 2 11,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 35 19 30,25 217,345 10028 173,143 19428 232,692 9390 244,615 5324

9 215 ELİF TURGUT 11A 9 9 6,75 7 0 7,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 9 8 7,00 2 6 0,50 4 5 2,75 2 7 0,25 42 39 32,25 199,842 12757 242,420 9539 171,106 14067 191,596 12604

10 225 ARAFAT KAPTAN 11A 8 12 5,00 5 3 4,25 1 0 1,00 4 1 3,75 8 6 6,50 5 2 4,50 4 2 3,50 1 0 1,00 36 26 29,50 191,505 14267 192,087 16904 202,557 11585 176,205 15341

11 205 AZRA AKGÜN 11 12 4 11,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 3 4 2,00 4 2 3,50 4 1 3,75 4 2 3,50 33 20 28,00 190,532 14439 203,790 15250 182,265 13118 189,496 12986

12 258 HİLMİ GÜNAY 11B 15 10 12,50 4 3 3,25 7 2 6,50 2 3 1,25 5 0 5,00 1 1 0,75 34 19 29,25 188,432 14847 288,908 3862 105,245 22513 192,025 12551

13 266 MERVE KÖSE 11B 14 10 11,50 6 1 5,75 3 4 2,00 1 4 0,00 3 1 2,75 5 7 3,25 32 27 25,25 184,737 15528 246,987 8899 122,695 18951 200,927 11043

14 237 SUDE FİLİ Z 11B 14 10 11,50 6 1 5,75 3 4 2,00 1 4 0,00 3 1 2,75 4 9 1,75 31 29 23,75 177,762 16800 246,987 8899 112,225 20833 191,398 12666

15 260 ZEHRA ÖZTÜRK 11B 14 13 10,75 7 2 6,50 6 4 5,00 2 2 1,50 29 21 23,75 175,462 17255 248,105 8734 110,480 21220 184,575 13841

16 213 YAREN YARAR 11A 7 6 5,50 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 6 2 5,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 2 3,50 26 16 22,00 173,852 17550 165,400 20315 181,283 13220 173,342 15835

17 306 ZEYNEP DURMUŞ 11B 13 11 10,25 5 3 4,25 5 5 3,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 8 22 2,50 33 47 21,25 171,947 17921 225,556 11994 117,460 19804 187,438 13322

18 309 MERVE KORKMAZ 11B 14 9 11,75 7 3 6,25 5 5 3,75 1 2 0,50 3 11 0,25 30 30 22,50 171,840 17941 248,732 8633 183,613 14032

19 230 SAMETCAN TÜRKER 11A 11 12 8,00 5 3 4,25 6 2 5,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 9 2,75 2 6 0,50 1 5 -0,25 3 6 1,50 34 45 22,75 171,460 18009 220,968 12742 130,323 17967 173,321 15840

20 203 BEDİRHAN ŞAHİN 11A 8 9 5,75 6 3 5,25 4 1 3,75 8 13 4,75 3 6 1,50 0 7 -1,75 4 5 2,75 33 44 22,00 170,600 18169 197,322 16138 149,048 15915 170,322 16431

21 220 ALİM KORKMA 11A 10 8 8,00 4 3 3,25 5 2 4,50 1 3 0,25 4 2 3,50 24 18 19,50 169,005 18460 155,850 21308 175,107 13709 176,497 15279

22 252 YUNUS EMRE ORUÇ 11B 11 15 7,25 6 4 5,00 6 4 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 30 28 23,00 164,310 19351 245,910 9048 105,245 22513 155,380 19394

23 280 ERKAN KUŞ 11A 9 20 4,00 2 1 1,75 8 4 7,00 4 5 2,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 26 35 17,25 163,950 19411 139,048 22903 177,459 13535 172,401 16030

24 208 EYLÜL KAY 11A 8 9 5,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 9 2,75 3 6 1,50 0 7 -1,75 4 5 2,75 31 39 21,25 163,825 19440 205,263 15038 135,088 17328 157,616 18905

25 1790 MUSA KEREM KOÇ 11A 2 13 -1,25 3 7 1,25 7 3 6,25 3 2 2,50 2 3 1,25 7 8 5,00 3 7 1,25 6 4 5,00 3 7 1,25 36 54 22,50 159,087 20335 162,756 20607 182,558 13105 123,050 24611

26 294 SÜMEYRA BAĞATUR 11B 13 16 9,00 3 3 2,25 5 4 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 6 -0,50 28 33 19,75 158,290 20489 234,301 10710 159,654 18536

27 242 YASİN KELEŞ 11B 11 13 7,75 6 4 5,00 7 1 6,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 27 25 20,75 158,230 20499 238,282 10100 152,517 19848

28 223 EREN DEMİRAY 11A 11 15 7,25 5 3 4,25 4 6 2,50 3 3 2,25 0 6 -1,50 2 3 1,25 25 36 16,00 155,632 20955 177,615 18849 130,166 17987 166,498 17186

29 243 BEYZANUR BAYTÜRK 11B 11 14 7,50 3 5 1,75 4 5 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 25 27 18,25 152,632 21446 222,243 12529 150,772 20174
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,47 10,09 6,95 3,99 2,06 3,47 3,18 2,33 2,60 1,78 1,59 1,38 2,58 0,73 2,40 8,06 4,83 6,85 3,10 1,78 2,66 2,54 2,02 2,03 3,86 1,29 3,54 38,56 26,72 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,80 15,04 4,04 3,18 4,06 2,17 2,89 4,11 1,86 0,90 2,10 0,38 1,48 1,58 1,09 4,35 9,11 2,07 1,22 1,87 0,75 1,22 1,63 0,81 1,30 1,67 0,88 24,34 41,17 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

KATILIMLAR

30 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 11B 5 6 3,50 5 3 4,25 8 2 7,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 24 15 20,25 151,200 21703 224,500 12150 106,990 22002 130,793 23559

31 217 MELISA GÜLEN 11A 5 12 2,00 4 5 2,75 8 6 6,50 2 2 1,50 2 5 0,75 21 30 13,50 149,712 21954 131,441 23527 159,674 14914 155,265 19406

32 244 BERİTAN TOPGAÇ   11 14 7,50 5 4 4,00 3 4 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 24 33 15,75 147,582 22265 206,361 14880 150,772 20174

33 257 EBUBEKİR KAPLAN 11B 13 17 8,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 3 7 1,25 20 32 12,00 146,690 22399 173,791 19350 108,735 21639 169,026 16705

34 250 FURKAN İÇİM 11B 9 14 5,50 5 3 4,25 3 6 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 22 30 14,50 141,992 23163 193,989 16632 139,988 22152

35 281 ESRA KALKAN 11B 8 18 3,50 5 5 3,75 4 4 3,00 1 4 0,00 2 0 2,00 4 13 0,75 3 4 2,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 30 59 15,25 141,410 23270 180,029 18534 119,539 19461 129,205 23805

36 286 ENES GÜNAL 11B 9 21 3,75 7 3 6,25 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 10 -1,50 28 43 17,25 139,112 23622 221,480 12673 116,656 25411

37 247 BEGÜM ANDIÇ 11B 9 18 4,50 5 4 4,00 5 4 4,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 22 34 13,50 138,440 23716 185,421 17812 103,500 22976 134,597 23012

38 246 SENA AYAZ 11B 10 14 6,50 2 4 1,00 5 5 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 20 30 12,50 138,170 23752 186,675 17630 142,204 21748

39 262 SALİM ŞEN 11B 7 9 4,75 5 3 4,25 2 8 0,00 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 19 25 12,75 135,500 24101 185,577 17773 131,577 23419

40 240 FEVZA KÖSE 11B 8 8 6,00 5 5 3,75 1 0 1,00 14 13 10,75 134,855 24184 172,067 19542 141,890 21800

41 302 YELDA ÖZKAN 11B 11 15 7,25 0 1 -0,25 2 7 0,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 9 0,75 18 40 8,00 134,010 24290 150,615 21833 105,245 22513 155,380 19394

42 227 HATİCE TATLIYÜZ 11A 8 14 4,50 2 9 -0,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 6 3 5,25 21 41 10,75 133,707 24340 131,420 23534 139,560 16907 129,832 23685

43 222 HALİM ER 11A 8 16 4,00 1 0 1,00 5 3 4,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 16 24 10,00 130,932 24677 161,283 20758 105,245 22513 132,695 23287

44 238 EMİR AKINCIOĞLU   6 15 2,25 6 3 5,25 5 5 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 22 32 14,00 130,577 24711 196,716 16229 109,362 26122

45 210 YUSUF KAMİL AKALIN 11A 9 21 3,75 3 7 1,25 1 9 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 8 22 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 30 90 7,50 129,937 24769 134,126 23291 117,460 19804 142,068 21769

46 235 ESLEM DÜGENCİLİ   D 5 10 2,50 2 0 2,00 1 4 0,00 1 3 0,25 5 0 5,00 1 0 1,00 15 17 10,75 129,820 24784 163,519 20514 106,990 22002 123,813 24546

47 297 AVNİ HOCA 11B 4 15 0,25 6 4 5,00 5 5 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 9 0,75 22 37 12,75 128,275 24943 176,403 19009 105,245 22513 106,520 26377

48 268 11A 7 4 6,00 1 0 1,00 8 4 7,00 127,280 25059 148,243 22076 141,890 21800

49 256 HAMZA BAYKARA 11B 4 10 1,50 4 2 3,50 6 3 5,25 2 3 1,25 16 18 11,50 126,515 25140 174,010 19312 110,480 26012

50 288 MUHAMMED EİD 11B 12 17 7,75 3 7 1,25 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 25 -2,25 23 65 6,75 124,690 25334 162,046 20674 139,811 22182

51 293 FURKAN KESMEZ 11B 7 11 4,25 0 5 -1,25 2 7 0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 4 10 1,50 14 36 5,00 123,352 25440 124,910 24078 110,480 21220 139,205 22270

52 239 SEDANUR ERİKLİ 11B 7 18 2,50 3 5 1,75 5 5 3,75 1 4 0,00 16 32 8,00 121,635 25574 152,402 21649 117,460 25289

53 314 EVREN GÜRGÜÇ 11B 8 21 2,75 1 9 -1,25 1 9 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 7 22 1,50 21 67 4,25 118,552 25837 119,205 24435 110,480 21220 128,735 23849

54 290 BAHAR SİYAHKAYA 11B 10 20 5,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 8 0,00 17 53 3,75 118,525 25840 126,969 23891 134,910 22898

55 241 ŞURANUR DOĞAN 11 7 19 2,25 5 3 4,25 2 8 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 15 33 6,75 117,247 25941 147,480 22135 112,539 25813

56 283 BEYZA ÖZCOŞKUN 11B 6 12 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 9 16 5,00 116,455 26015 136,833 23051 120,950 24847

57 275 KEREM TÜRKGENCİ 11A 8 21 2,75 2 8 0,00 0 10 -2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 7 23 1,25 1 0 1,00 20 70 2,50 114,790 26127 103,323 25461 115,088 20394 127,146 24083

58 207 ALPEREN YETİM 11A 5 8 3,00 5 8 3,00 112,630 26289 120,950 24328 120,950 24847
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,47 10,09 6,95 3,99 2,06 3,47 3,18 2,33 2,60 1,78 1,59 1,38 2,58 0,73 2,40 8,06 4,83 6,85 3,10 1,78 2,66 2,54 2,02 2,03 3,86 1,29 3,54 38,56 26,72 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,80 15,04 4,04 3,18 4,06 2,17 2,89 4,11 1,86 0,90 2,10 0,38 1,48 1,58 1,09 4,35 9,11 2,07 1,22 1,87 0,75 1,22 1,63 0,81 1,30 1,67 0,88 24,34 41,17 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

KATILIMLAR

59 276 TAHA SEYİTOĞLU 11A 5 23 -0,75 3 6 1,50 2 5 0,75 1 3 0,25 2 3 1,25 6 22 0,50 19 62 3,50 106,742 26675 118,599 24512 103,500 22976 97,952 27167

60 278 ARDA TİRAN 11A 2 6 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 5 13 1,75 102,657 26841 116,206 24665 98,735 27084

61 307 ENES YİĞİT 11B 5 23 -0,75 2 8 0,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 7 23 1,25 18 70 0,50 102,655 26842 108,735 21639 102,716 26659

62 295 AYŞE SERTÇELİK 11B 3 9 0,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 6 20 1,00 101,690 26877 111,598 24953 100,480 26797

63 0 A S S*   Y* Nİ  * 11A 3 10 0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 2 6 0,50 0 7 -1,75 0 5 -1,25 1 6 -0,50 9 41 -1,25 98,380 26971 111,441 24963 81,265 23691 106,677 26372

64 216 AHMET KORKMAZ 11A 5 25 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 4 6 2,50 13 58 -1,50 97,937 26983 122,873 18931 97,638 27177

65 289 YAMAMA ABUSEBİH 11B 8 22 2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 27 -3,75 3 7 1,25 0 10 -2,50 5 5 3,75 24 96 0,00 96,687 27007 109,519 25074 89,718 23654 93,636 27336

66 264 ONUR ÇİMEN 11B 5 16 1,00 4 5 2,75 3 4 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 26 -5,50 16 56 2,00 91,765 27064 148,285 22067 72,049 27771

67 279 YUSUF CİHAN YİĞİT 11A 3 25 -3,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 7 23 1,25 15 73 -3,25 89,605 27079 108,735 21639 85,266 27578

68 289 EMRE ÇAPKU 11B 5 22 -0,50 4 3 3,25 6 3 5,25 1 3 0,25 4 0 4,00 6 23 0,25 3 7 1,25 1 7 -0,75 1 3 0,25 31 71 13,25 177,521 18857 106,520 22350 98,108 27157

69 259 LEVENT KÖK 11B 5 19 0,25 7 3 6,25 7 3 6,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 20 30 12,50 179,579 18589 101,755 26710

70 0 ATAKAN *PE 11A 5 25 -1,25 3 7 1,25 4 6 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 6 24 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 28 92 5,00 130,991 23592 91,285 27429

71 273 RAMAZAN SİVRİ 11A 6 24 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 5 25 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 3 7 1,25 27 93 3,75 115,893 24673 107,168 21974 92,069 27397

72 277 ORÇUN ALİ BOZKUŞ 11A 4 26 -2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 24 -1,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 25 94 1,50 106,384 25268 100,971 23395 76,207 27714

73 287 ADEM ÇELİK 11B 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 1 9 -1,25 5 5 3,75 2 8 0,00 25 95 1,25 115,893 20127 100,010 26817

74 245 AYŞENUR ÖZBALCI 11B 3 11 0,25 3 11 0,25 101,755 26710

75 285 SAFA ÇORBACI 11B 3 27 -3,75 5 5 3,75 3 7 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 26 -2,50 18 72 0,00 113,541 24837 57,953 27813

76 0   0 0 0,00 100,010 26817

77 0 ENES ACAR 11B 2 11 -0,75 2 11 -0,75 94,775 27286

78 248 RAMOS İLKAY TÜRK 11B 3 27 -3,75 1 9 -1,25 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 0 1 -0,25 16 75 -2,75 81,776 25715 73,835 27749

79 282 ABDURRAHMAN ATA 11B 3 27 -3,75 2 8 0,00 2 8 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 4 17 -0,25 14 67 -2,75 81,776 25715 72,247 27770

80 312 RABİA İLAYDA KANAR 11B 5 25 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 6 23 0,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 21 98 -3,50 92,873 27373

81 382 11A 2 21 -3,25 1 8 -1,00 0 1 -0,25 1 7 -0,75 4 37 -5,25 72,560 27767

82 310 FATMA KUL 11B 2 23 -3,75 0 7 -1,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 17 -2,25 9 59 -5,75 59,541 27809

83 305 ÖZHAN YENİÇERİ 11B 3 26 -3,50 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 27 -5,75 9 78 -10,50 39,050 27825

                                                3 / 4



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,47 10,09 6,95 3,99 2,06 3,47 3,18 2,33 2,60 1,78 1,59 1,38 2,58 0,73 2,40 8,06 4,83 6,85 3,10 1,78 2,66 2,54 2,02 2,03 3,86 1,29 3,54 38,56 26,72 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,80 15,04 4,04 3,18 4,06 2,17 2,89 4,11 1,86 0,90 2,10 0,38 1,48 1,58 1,09 4,35 9,11 2,07 1,22 1,87 0,75 1,22 1,63 0,81 1,30 1,67 0,88 24,34 41,17 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

KATILIMLAR
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
    D 11 11A 11B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
    D 11 11A 11B



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,47 10,09 6,95 3,99 2,06 3,47 3,18 2,33 2,60 1,78 1,59 1,38 2,58 0,73 2,40 8,06 4,83 6,85 3,10 1,78 2,66 2,54 2,02 2,03 3,86 1,29 3,54 38,56 26,72 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,80 15,04 4,04 3,18 4,06 2,17 2,89 4,11 1,86 0,90 2,10 0,38 1,48 1,58 1,09 4,35 9,11 2,07 1,22 1,87 0,75 1,22 1,63 0,81 1,30 1,67 0,88 24,34 41,17 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

SINIF:   

KATILIMLAR

1 244 BERİTAN TOPGAÇ   11 14 7,50 5 4 4,00 3 4 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 24 33 15,75 147,582 22265 206,361 14880 150,772 20174

2 238 EMİR AKINCIOĞLU   6 15 2,25 6 3 5,25 5 5 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 22 32 14,00 130,577 24711 196,716 16229 109,362 26122

3 0   0 0 0,00 100,010 26817

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



  D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,47 10,09 6,95 3,99 2,06 3,47 3,18 2,33 2,60 1,78 1,59 1,38 2,58 0,73 2,40 8,06 4,83 6,85 3,10 1,78 2,66 2,54 2,02 2,03 3,86 1,29 3,54 38,56 26,72 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,80 15,04 4,04 3,18 4,06 2,17 2,89 4,11 1,86 0,90 2,10 0,38 1,48 1,58 1,09 4,35 9,11 2,07 1,22 1,87 0,75 1,22 1,63 0,81 1,30 1,67 0,88 24,34 41,17 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

SINIF:   D

KATILIMLAR

1 235 ESLEM DÜGENCİLİ   D 5 10 2,50 2 0 2,00 1 4 0,00 1 3 0,25 5 0 5,00 1 0 1,00 15 17 10,75 129,820 24784 163,519 20514 106,990 22002 123,813 24546

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,47 10,09 6,95 3,99 2,06 3,47 3,18 2,33 2,60 1,78 1,59 1,38 2,58 0,73 2,40 8,06 4,83 6,85 3,10 1,78 2,66 2,54 2,02 2,03 3,86 1,29 3,54 38,56 26,72 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,80 15,04 4,04 3,18 4,06 2,17 2,89 4,11 1,86 0,90 2,10 0,38 1,48 1,58 1,09 4,35 9,11 2,07 1,22 1,87 0,75 1,22 1,63 0,81 1,30 1,67 0,88 24,34 41,17 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 205 AZRA AKGÜN 11 12 4 11,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 3 4 2,00 4 2 3,50 4 1 3,75 4 2 3,50 33 20 28,00 190,532 14439 203,790 15250 182,265 13118 189,496 12986

2 241 ŞURANUR DOĞAN 11 7 19 2,25 5 3 4,25 2 8 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 15 33 6,75 117,247 25941 147,480 22135 112,539 25813

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,47 10,09 6,95 3,99 2,06 3,47 3,18 2,33 2,60 1,78 1,59 1,38 2,58 0,73 2,40 8,06 4,83 6,85 3,10 1,78 2,66 2,54 2,02 2,03 3,86 1,29 3,54 38,56 26,72 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,80 15,04 4,04 3,18 4,06 2,17 2,89 4,11 1,86 0,90 2,10 0,38 1,48 1,58 1,09 4,35 9,11 2,07 1,22 1,87 0,75 1,22 1,63 0,81 1,30 1,67 0,88 24,34 41,17 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 228 EFE BERK DEMİR 11A 13 11 10,25 7 3 6,25 2 0 2,00 2 3 1,25 1 1 0,75 24 5 22,75 6 3 5,25 10 0 10,00 8 2 7,50 73 28 66,00 325,382 1073 236,673 10373 403,336 1005 316,086 1043

2 200 BETÜL KAYA 11A 12 17 7,75 5 5 3,75 2 6 0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 27 3 26,25 6 4 5,00 8 2 7,50 8 2 7,50 70 46 58,50 312,780 1523 182,694 18181 410,295 841 320,871 902

3 204 TUĞBA HÜKENEK 11A 12 13 8,75 6 3 5,25 3 6 1,50 2 0 2,00 15 4 14,00 6 4 5,00 10 0 10,00 9 1 8,75 63 31 55,25 277,800 3377 216,674 13370 348,614 2841 250,027 4758

4 201 ŞEVVAL ACAR 11A 13 13 9,75 4 5 2,75 4 3 3,25 1 1 0,75 1 3 0,25 18 8 16,00 5 4 4,00 7 2 6,50 3 5 1,75 56 44 45,00 259,600 4929 212,536 13987 289,514 5737 269,713 3139

5 233 AYETULLAH BULUT 11A 16 8 14,00 6 4 5,00 6 0 6,00 4 1 3,75 2 3 1,25 6 2 5,50 3 2 2,50 6 0 6,00 5 1 4,75 54 21 48,75 249,297 5998 299,378 2953 222,577 10096 232,672 6610

6 202 ÖMER ÜLKER 11A 12 10 9,50 3 6 1,50 3 4 2,00 2 3 1,25 1 1 0,75 11 5 9,75 6 2 5,50 7 1 6,75 3 2 2,50 48 34 39,50 232,580 8002 201,262 15599 261,772 7392 228,262 7114

7 221 MERVAN KORKMA 11A 10 16 6,00 6 3 5,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 15 7 13,25 3 3 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 47 36 38,00 229,155 8427 195,891 16353 257,613 7677 226,067 7394

8 211 RÜMEYSA TURKUT 11A 12 7 10,25 1 4 0,00 1 3 0,25 12 2 11,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 35 19 30,25 217,345 10028 173,143 19428 232,692 9390 244,615 5324

9 215 ELİF TURGUT 11A 9 9 6,75 7 0 7,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 9 8 7,00 2 6 0,50 4 5 2,75 2 7 0,25 42 39 32,25 199,842 12757 242,420 9539 171,106 14067 191,596 12604

10 225 ARAFAT KAPTAN 11A 8 12 5,00 5 3 4,25 1 0 1,00 4 1 3,75 8 6 6,50 5 2 4,50 4 2 3,50 1 0 1,00 36 26 29,50 191,505 14267 192,087 16904 202,557 11585 176,205 15341

11 213 YAREN YARAR 11A 7 6 5,50 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 6 2 5,50 2 1 1,75 2 2 1,50 4 2 3,50 26 16 22,00 173,852 17550 165,400 20315 181,283 13220 173,342 15835

12 230 SAMETCAN TÜRKER 11A 11 12 8,00 5 3 4,25 6 2 5,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 9 2,75 2 6 0,50 1 5 -0,25 3 6 1,50 34 45 22,75 171,460 18009 220,968 12742 130,323 17967 173,321 15840

13 203 BEDİRHAN ŞAHİN 11A 8 9 5,75 6 3 5,25 4 1 3,75 8 13 4,75 3 6 1,50 0 7 -1,75 4 5 2,75 33 44 22,00 170,600 18169 197,322 16138 149,048 15915 170,322 16431

14 220 ALİM KORKMA 11A 10 8 8,00 4 3 3,25 5 2 4,50 1 3 0,25 4 2 3,50 24 18 19,50 169,005 18460 155,850 21308 175,107 13709 176,497 15279

15 280 ERKAN KUŞ 11A 9 20 4,00 2 1 1,75 8 4 7,00 4 5 2,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 26 35 17,25 163,950 19411 139,048 22903 177,459 13535 172,401 16030

16 208 EYLÜL KAY 11A 8 9 5,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 9 2,75 3 6 1,50 0 7 -1,75 4 5 2,75 31 39 21,25 163,825 19440 205,263 15038 135,088 17328 157,616 18905

17 1790 MUSA KEREM KOÇ 11A 2 13 -1,25 3 7 1,25 7 3 6,25 3 2 2,50 2 3 1,25 7 8 5,00 3 7 1,25 6 4 5,00 3 7 1,25 36 54 22,50 159,087 20335 162,756 20607 182,558 13105 123,050 24611

18 223 EREN DEMİRAY 11A 11 15 7,25 5 3 4,25 4 6 2,50 3 3 2,25 0 6 -1,50 2 3 1,25 25 36 16,00 155,632 20955 177,615 18849 130,166 17987 166,498 17186

19 217 MELISA GÜLEN 11A 5 12 2,00 4 5 2,75 8 6 6,50 2 2 1,50 2 5 0,75 21 30 13,50 149,712 21954 131,441 23527 159,674 14914 155,265 19406

20 227 HATİCE TATLIYÜZ 11A 8 14 4,50 2 9 -0,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 6 3 5,25 21 41 10,75 133,707 24340 131,420 23534 139,560 16907 129,832 23685

21 222 HALİM ER 11A 8 16 4,00 1 0 1,00 5 3 4,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 16 24 10,00 130,932 24677 161,283 20758 105,245 22513 132,695 23287

22 210 YUSUF KAMİL AKALIN 11A 9 21 3,75 3 7 1,25 1 9 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 8 22 2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 30 90 7,50 129,937 24769 134,126 23291 117,460 19804 142,068 21769

23 268 11A 7 4 6,00 1 0 1,00 8 4 7,00 127,280 25059 148,243 22076 141,890 21800

24 275 KEREM TÜRKGENCİ 11A 8 21 2,75 2 8 0,00 0 10 -2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 7 23 1,25 1 0 1,00 20 70 2,50 114,790 26127 103,323 25461 115,088 20394 127,146 24083

25 207 ALPEREN YETİM 11A 5 8 3,00 5 8 3,00 112,630 26289 120,950 24328 120,950 24847

26 276 TAHA SEYİTOĞLU 11A 5 23 -0,75 3 6 1,50 2 5 0,75 1 3 0,25 2 3 1,25 6 22 0,50 19 62 3,50 106,742 26675 118,599 24512 103,500 22976 97,952 27167

27 278 ARDA TİRAN 11A 2 6 0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 5 13 1,75 102,657 26841 116,206 24665 98,735 27084

28 0 A S S*   Y* Nİ  * 11A 3 10 0,50 2 4 1,00 1 3 0,25 2 6 0,50 0 7 -1,75 0 5 -1,25 1 6 -0,50 9 41 -1,25 98,380 26971 111,441 24963 81,265 23691 106,677 26372



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,47 10,09 6,95 3,99 2,06 3,47 3,18 2,33 2,60 1,78 1,59 1,38 2,58 0,73 2,40 8,06 4,83 6,85 3,10 1,78 2,66 2,54 2,02 2,03 3,86 1,29 3,54 38,56 26,72 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,80 15,04 4,04 3,18 4,06 2,17 2,89 4,11 1,86 0,90 2,10 0,38 1,48 1,58 1,09 4,35 9,11 2,07 1,22 1,87 0,75 1,22 1,63 0,81 1,30 1,67 0,88 24,34 41,17 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

SINIF: 11A

KATILIMLAR

29 216 AHMET KORKMAZ 11A 5 25 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 4 6 2,50 13 58 -1,50 97,937 26983 122,873 18931 97,638 27177

30 279 YUSUF CİHAN YİĞİT 11A 3 25 -3,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 7 23 1,25 15 73 -3,25 89,605 27079 108,735 21639 85,266 27578

31 0 ATAKAN *PE 11A 5 25 -1,25 3 7 1,25 4 6 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 6 24 0,00 2 8 0,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 28 92 5,00 130,991 23592 91,285 27429

32 273 RAMAZAN SİVRİ 11A 6 24 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 5 25 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 3 7 1,25 27 93 3,75 115,893 24673 107,168 21974 92,069 27397

33 277 ORÇUN ALİ BOZKUŞ 11A 4 26 -2,50 2 8 0,00 3 7 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 5 24 -1,00 3 7 1,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 25 94 1,50 106,384 25268 100,971 23395 76,207 27714

34 382 11A 2 21 -3,25 1 8 -1,00 0 1 -0,25 1 7 -0,75 4 37 -5,25 72,560 27767

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,47 10,09 6,95 3,99 2,06 3,47 3,18 2,33 2,60 1,78 1,59 1,38 2,58 0,73 2,40 8,06 4,83 6,85 3,10 1,78 2,66 2,54 2,02 2,03 3,86 1,29 3,54 38,56 26,72 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,80 15,04 4,04 3,18 4,06 2,17 2,89 4,11 1,86 0,90 2,10 0,38 1,48 1,58 1,09 4,35 9,11 2,07 1,22 1,87 0,75 1,22 1,63 0,81 1,30 1,67 0,88 24,34 41,17 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 258 HİLMİ GÜNAY 11B 15 10 12,50 4 3 3,25 7 2 6,50 2 3 1,25 5 0 5,00 1 1 0,75 34 19 29,25 188,432 14847 288,908 3862 105,245 22513 192,025 12551

2 266 MERVE KÖSE 11B 14 10 11,50 6 1 5,75 3 4 2,00 1 4 0,00 3 1 2,75 5 7 3,25 32 27 25,25 184,737 15528 246,987 8899 122,695 18951 200,927 11043

3 237 SUDE FİLİ Z 11B 14 10 11,50 6 1 5,75 3 4 2,00 1 4 0,00 3 1 2,75 4 9 1,75 31 29 23,75 177,762 16800 246,987 8899 112,225 20833 191,398 12666

4 260 ZEHRA ÖZTÜRK 11B 14 13 10,75 7 2 6,50 6 4 5,00 2 2 1,50 29 21 23,75 175,462 17255 248,105 8734 110,480 21220 184,575 13841

5 306 ZEYNEP DURMUŞ 11B 13 11 10,25 5 3 4,25 5 5 3,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 8 22 2,50 33 47 21,25 171,947 17921 225,556 11994 117,460 19804 187,438 13322

6 309 MERVE KORKMAZ 11B 14 9 11,75 7 3 6,25 5 5 3,75 1 2 0,50 3 11 0,25 30 30 22,50 171,840 17941 248,732 8633 183,613 14032

7 252 YUNUS EMRE ORUÇ 11B 11 15 7,25 6 4 5,00 6 4 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 30 28 23,00 164,310 19351 245,910 9048 105,245 22513 155,380 19394

8 294 SÜMEYRA BAĞATUR 11B 13 16 9,00 3 3 2,25 5 4 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 6 -0,50 28 33 19,75 158,290 20489 234,301 10710 159,654 18536

9 242 YASİN KELEŞ 11B 11 13 7,75 6 4 5,00 7 1 6,75 1 4 0,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 27 25 20,75 158,230 20499 238,282 10100 152,517 19848

10 243 BEYZANUR BAYTÜRK 11B 11 14 7,50 3 5 1,75 4 5 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 25 27 18,25 152,632 21446 222,243 12529 150,772 20174

11 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 11B 5 6 3,50 5 3 4,25 8 2 7,50 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 24 15 20,25 151,200 21703 224,500 12150 106,990 22002 130,793 23559

12 257 EBUBEKİR KAPLAN 11B 13 17 8,75 4 6 2,50 0 2 -0,50 3 7 1,25 20 32 12,00 146,690 22399 173,791 19350 108,735 21639 169,026 16705

13 250 FURKAN İÇİM 11B 9 14 5,50 5 3 4,25 3 6 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 22 30 14,50 141,992 23163 193,989 16632 139,988 22152

14 281 ESRA KALKAN 11B 8 18 3,50 5 5 3,75 4 4 3,00 1 4 0,00 2 0 2,00 4 13 0,75 3 4 2,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 30 59 15,25 141,410 23270 180,029 18534 119,539 19461 129,205 23805

15 286 ENES GÜNAL 11B 9 21 3,75 7 3 6,25 5 5 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 10 -1,50 28 43 17,25 139,112 23622 221,480 12673 116,656 25411

16 247 BEGÜM ANDIÇ 11B 9 18 4,50 5 4 4,00 5 4 4,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 2 0,50 22 34 13,50 138,440 23716 185,421 17812 103,500 22976 134,597 23012

17 246 SENA AYAZ 11B 10 14 6,50 2 4 1,00 5 5 3,75 1 2 0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 20 30 12,50 138,170 23752 186,675 17630 142,204 21748

18 262 SALİM ŞEN 11B 7 9 4,75 5 3 4,25 2 8 0,00 1 3 0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 19 25 12,75 135,500 24101 185,577 17773 131,577 23419

19 240 FEVZA KÖSE 11B 8 8 6,00 5 5 3,75 1 0 1,00 14 13 10,75 134,855 24184 172,067 19542 141,890 21800

20 302 YELDA ÖZKAN 11B 11 15 7,25 0 1 -0,25 2 7 0,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 9 0,75 18 40 8,00 134,010 24290 150,615 21833 105,245 22513 155,380 19394

21 297 AVNİ HOCA 11B 4 15 0,25 6 4 5,00 5 5 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 9 0,75 22 37 12,75 128,275 24943 176,403 19009 105,245 22513 106,520 26377

22 256 HAMZA BAYKARA 11B 4 10 1,50 4 2 3,50 6 3 5,25 2 3 1,25 16 18 11,50 126,515 25140 174,010 19312 110,480 26012

23 288 MUHAMMED EİD 11B 12 17 7,75 3 7 1,25 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 25 -2,25 23 65 6,75 124,690 25334 162,046 20674 139,811 22182

24 293 FURKAN KESMEZ 11B 7 11 4,25 0 5 -1,25 2 7 0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 4 10 1,50 14 36 5,00 123,352 25440 124,910 24078 110,480 21220 139,205 22270

25 239 SEDANUR ERİKLİ 11B 7 18 2,50 3 5 1,75 5 5 3,75 1 4 0,00 16 32 8,00 121,635 25574 152,402 21649 117,460 25289

26 314 EVREN GÜRGÜÇ 11B 8 21 2,75 1 9 -1,25 1 9 -1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 7 22 1,50 21 67 4,25 118,552 25837 119,205 24435 110,480 21220 128,735 23849

27 290 BAHAR SİYAHKAYA 11B 10 20 5,00 1 9 -1,25 1 9 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 2 8 0,00 17 53 3,75 118,525 25840 126,969 23891 134,910 22898

28 283 BEYZA ÖZCOŞKUN 11B 6 12 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 9 16 5,00 116,455 26015 136,833 23051 120,950 24847



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,47 10,09 6,95 3,99 2,06 3,47 3,18 2,33 2,60 1,78 1,59 1,38 2,58 0,73 2,40 8,06 4,83 6,85 3,10 1,78 2,66 2,54 2,02 2,03 3,86 1,29 3,54 38,56 26,72 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,80 15,04 4,04 3,18 4,06 2,17 2,89 4,11 1,86 0,90 2,10 0,38 1,48 1,58 1,09 4,35 9,11 2,07 1,22 1,87 0,75 1,22 1,63 0,81 1,30 1,67 0,88 24,34 41,17 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

SINIF: 11B

KATILIMLAR

29 307 ENES YİĞİT 11B 5 23 -0,75 2 8 0,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 7 23 1,25 18 70 0,50 102,655 26842 108,735 21639 102,716 26659

30 295 AYŞE SERTÇELİK 11B 3 9 0,75 2 2 1,50 1 6 -0,50 0 3 -0,75 6 20 1,00 101,690 26877 111,598 24953 100,480 26797

31 289 YAMAMA ABUSEBİH 11B 8 22 2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 27 -3,75 3 7 1,25 0 10 -2,50 5 5 3,75 24 96 0,00 96,687 27007 109,519 25074 89,718 23654 93,636 27336

32 264 ONUR ÇİMEN 11B 5 16 1,00 4 5 2,75 3 4 2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 26 -5,50 16 56 2,00 91,765 27064 148,285 22067 72,049 27771

33 289 EMRE ÇAPKU 11B 5 22 -0,50 4 3 3,25 6 3 5,25 1 3 0,25 4 0 4,00 6 23 0,25 3 7 1,25 1 7 -0,75 1 3 0,25 31 71 13,25 177,521 18857 106,520 22350 98,108 27157

34 259 LEVENT KÖK 11B 5 19 0,25 7 3 6,25 7 3 6,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 20 30 12,50 179,579 18589 101,755 26710

35 287 ADEM ÇELİK 11B 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 1 9 -1,25 5 5 3,75 2 8 0,00 25 95 1,25 115,893 20127 100,010 26817

36 245 AYŞENUR ÖZBALCI 11B 3 11 0,25 3 11 0,25 101,755 26710

37 285 SAFA ÇORBACI 11B 3 27 -3,75 5 5 3,75 3 7 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 4 26 -2,50 18 72 0,00 113,541 24837 57,953 27813

38 0 ENES ACAR 11B 2 11 -0,75 2 11 -0,75 94,775 27286

39 248 RAMOS İLKAY TÜRK 11B 3 27 -3,75 1 9 -1,25 3 7 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 0 1 -0,25 16 75 -2,75 81,776 25715 73,835 27749

40 282 ABDURRAHMAN ATA 11B 3 27 -3,75 2 8 0,00 2 8 0,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 4 17 -0,25 14 67 -2,75 81,776 25715 72,247 27770

41 312 RABİA İLAYDA KANAR 11B 5 25 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 6 23 0,25 1 9 -1,25 3 7 1,25 1 9 -1,25 21 98 -3,50 92,873 27373

42 310 FATMA KUL 11B 2 23 -3,75 0 7 -1,75 4 4 3,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 17 -2,25 9 59 -5,75 59,541 27809

43 305 ÖZHAN YENİÇERİ 11B 3 26 -3,50 0 10 -2,50 2 8 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 27 -5,75 9 78 -10,50 39,050 27825

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,1 6,95 11,5 6,7 9,85 8,1 4,8 6,85 9,5 5,1 8,23 38,6 26,7 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,8 15,0 4,04 8,5 11,8 5,50 4,4 9,1 2,07 3,7 5,2 2,44 24,3 41,2 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

KATILIMLAR

1 228 EFE BERK DEMİR 11A 13 11 10,25 12 7 10,25 24 5 22,75 24 5 22,75 73 28 66,00 325,382 1 1 1073 236,673 3 10 10373 403,336 2 2 1005 316,086 2 2 1043

2 200 BETÜL KAYA 11A 12 17 7,75 9 18 4,50 27 3 26,25 22 8 20,00 70 46 58,50 312,780 2 2 1523 182,694 12 31 18181 410,295 1 1 841 320,871 1 1 902

3 204 TUĞBA HÜKENEK 11A 12 13 8,75 11 9 8,75 15 4 14,00 25 5 23,75 63 31 55,25 277,800 3 3 3377 216,674 5 17 13370 348,614 3 3 2841 250,027 4 4 4758

4 201 ŞEVVAL ACAR 11A 13 13 9,75 10 12 7,00 18 8 16,00 15 11 12,25 56 44 45,00 259,600 4 4 4929 212,536 6 18 13987 289,514 4 4 5737 269,713 3 3 3139

5 233 AYETULLAH BULUT 11A 16 8 14,00 18 8 16,00 6 2 5,50 14 3 13,25 54 21 48,75 249,297 5 5 5998 299,378 1 1 2953 222,577 8 8 10096 232,672 6 6 6610

6 202 ÖMER ÜLKER 11A 12 10 9,50 9 14 5,50 11 5 9,75 16 5 14,75 48 34 39,50 232,580 6 6 8002 201,262 8 22 15599 261,772 5 5 7392 228,262 7 7 7114

7 221 MERVAN KORKMA 11A 10 16 6,00 10 6 8,50 15 7 13,25 12 7 10,25 47 36 38,00 229,155 7 7 8427 195,891 10 25 16353 257,613 6 6 7677 226,067 8 8 7394

8 211 RÜMEYSA TURKUT 11A 12 7 10,25 2 7 0,25 12 2 11,50 9 3 8,25 35 19 30,25 217,345 8 8 10028 173,143 14 39 19428 232,692 7 7 9390 244,615 5 5 5324

9 215 ELİF TURGUT 11A 9 9 6,75 16 4 15,00 9 8 7,00 8 18 3,50 42 39 32,25 199,842 9 9 12757 242,420 2 8 9539 171,106 14 15 14067 191,596 9 11 12604

10 225 ARAFAT KAPTAN 11A 8 12 5,00 10 4 9,00 8 6 6,50 10 4 9,00 36 26 29,50 191,505 10 10 14267 192,087 11 27 16904 202,557 9 9 11585 176,205 11 18 15341

11 205 AZRA AKGÜN 11 12 4 11,00 6 7 4,25 3 4 2,00 12 5 10,75 33 20 28,00 190,532 1 11 14439 203,790 1 21 15250 182,265 1 11 13118 189,496 1 13 12986

12 258 HİLMİ GÜNAY 11B 15 10 12,50 18 8 16,00 1 1 0,75 34 19 29,25 188,432 1 12 14847 288,908 1 2 3862 105,245 13 40 22513 192,025 2 10 12551

13 266 MERVE KÖSE 11B 14 10 11,50 13 10 10,50 5 7 3,25 32 27 25,25 184,737 2 13 15528 246,987 4 5 8899 122,695 1 23 18951 200,927 1 9 11043

14 237 SUDE FİLİ Z 11B 14 10 11,50 13 10 10,50 4 9 1,75 31 29 23,75 177,762 3 14 16800 246,987 4 5 8899 112,225 5 29 20833 191,398 3 12 12666

15 260 ZEHRA ÖZTÜRK 11B 14 13 10,75 13 6 11,50 2 2 1,50 29 21 23,75 175,462 4 15 17255 248,105 3 4 8734 110,480 6 30 21220 184,575 5 15 13841

16 213 YAREN YARAR 11A 7 6 5,50 5 3 4,25 6 2 5,50 8 5 6,75 26 16 22,00 173,852 11 16 17550 165,400 15 41 20315 181,283 11 12 13220 173,342 12 19 15835

17 306 ZEYNEP DURMUŞ 11B 13 11 10,25 12 14 8,50 8 22 2,50 33 47 21,25 171,947 5 17 17921 225,556 9 12 11994 117,460 3 25 19804 187,438 4 14 13322

18 309 MERVE KORKMAZ 11B 14 9 11,75 13 10 10,50 3 11 0,25 30 30 22,50 171,840 6 18 17941 248,732 2 3 8633 183,613 6 16 14032

19 230 SAMETCAN TÜRKER 11A 11 12 8,00 12 7 10,25 5 9 2,75 6 17 1,75 34 45 22,75 171,460 12 19 18009 220,968 4 16 12742 130,323 19 20 17967 173,321 13 20 15840

20 203 BEDİRHAN ŞAHİN 11A 8 9 5,75 10 4 9,00 8 13 4,75 7 18 2,50 33 44 22,00 170,600 13 20 18169 197,322 9 23 16138 149,048 16 17 15915 170,322 15 22 16431

21 220 ALİM KORKMA 11A 10 8 8,00 4 3 3,25 10 7 8,25 24 18 19,50 169,005 14 21 18460 155,850 18 46 21308 175,107 13 14 13709 176,497 10 17 15279

22 252 YUNUS EMRE ORUÇ 11B 11 15 7,25 18 12 15,00 1 1 0,75 30 28 23,00 164,310 7 22 19351 245,910 6 7 9048 105,245 13 40 22513 155,380 9 27 19394

23 280 ERKAN KUŞ 11A 9 20 4,00 2 1 1,75 8 4 7,00 7 10 4,50 26 35 17,25 163,950 15 23 19411 139,048 20 52 22903 177,459 12 13 13535 172,401 14 21 16030

24 208 EYLÜL KAY 11A 8 9 5,75 11 3 10,25 5 9 2,75 7 18 2,50 31 39 21,25 163,825 16 24 19440 205,263 7 20 15038 135,088 18 19 17328 157,616 17 26 18905

25 1790 MUSA KEREM KOÇ 11A 2 13 -1,25 15 15 11,25 7 8 5,00 12 18 7,50 36 54 22,50 159,087 17 25 20335 162,756 16 43 20607 182,558 10 10 13105 123,050 24 50 24611

26 294 SÜMEYRA BAĞATUR 11B 13 16 9,00 14 11 11,25 1 6 -0,50 28 33 19,75 158,290 8 26 20489 234,301 8 11 10710 159,654 8 25 18536

27 242 YASİN KELEŞ 11B 11 13 7,75 16 11 13,25 0 1 -0,25 27 25 20,75 158,230 9 27 20499 238,282 7 9 10100 152,517 11 30 19848

28 223 EREN DEMİRAY 11A 11 15 7,25 5 3 4,25 4 6 2,50 5 12 2,00 25 36 16,00 155,632 18 28 20955 177,615 13 34 18849 130,166 20 21 17987 166,498 16 24 17186

29 243 BEYZANUR BAYTÜRK 11B 11 14 7,50 14 12 11,00 0 1 -0,25 25 27 18,25 152,632 10 29 21446 222,243 11 14 12529 150,772 12 31 20174

30 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 11B 5 6 3,50 18 9 15,75 1 0 1,00 24 15 20,25 151,200 11 30 21703 224,500 10 13 12150 106,990 11 37 22002 130,793 21 44 23559
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,1 6,95 11,5 6,7 9,85 8,1 4,8 6,85 9,5 5,1 8,23 38,6 26,7 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,8 15,0 4,04 8,5 11,8 5,50 4,4 9,1 2,07 3,7 5,2 2,44 24,3 41,2 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

KATILIMLAR

31 217 MELISA GÜLEN 11A 5 12 2,00 4 5 2,75 8 6 6,50 4 7 2,25 21 30 13,50 149,712 19 31 21954 131,441 22 55 23527 159,674 15 16 14914 155,265 18 29 19406

32 244 BERİTAN TOPGAÇ   11 14 7,50 12 14 8,50 1 5 -0,25 24 33 15,75 147,582 1 32 22265 206,361 1 19 14880 150,772 1 31 20174

33 257 EBUBEKİR KAPLAN 11B 13 17 8,75 4 8 2,00 3 7 1,25 20 32 12,00 146,690 12 33 22399 173,791 22 38 19350 108,735 9 33 21639 169,026 7 23 16705

34 250 FURKAN İÇİM 11B 9 14 5,50 12 13 8,75 1 3 0,25 22 30 14,50 141,992 13 34 23163 193,989 13 26 16632 139,988 15 37 22152

35 281 ESRA KALKAN 11B 8 18 3,50 12 13 8,75 4 13 0,75 6 15 2,25 30 59 15,25 141,410 14 35 23270 180,029 17 32 18534 119,539 2 24 19461 129,205 22 46 23805

36 286 ENES GÜNAL 11B 9 21 3,75 18 12 15,00 1 10 -1,50 28 43 17,25 139,112 15 36 23622 221,480 12 15 12673 116,656 26 54 25411

37 247 BEGÜM ANDIÇ 11B 9 18 4,50 12 14 8,50 1 2 0,50 22 34 13,50 138,440 16 37 23716 185,421 16 30 17812 103,500 17 45 22976 134,597 19 41 23012

38 246 SENA AYAZ 11B 10 14 6,50 10 14 6,50 0 2 -0,50 20 30 12,50 138,170 17 38 23752 186,675 14 28 17630 142,204 13 33 21748

39 262 SALİM ŞEN 11B 7 9 4,75 12 15 8,25 0 1 -0,25 19 25 12,75 135,500 18 39 24101 185,577 15 29 17773 131,577 20 43 23419

40 240 FEVZA KÖSE 11B 8 8 6,00 6 5 4,75 14 13 10,75 134,855 19 40 24184 172,067 23 40 19542 141,890 14 35 21800

41 302 YELDA ÖZKAN 11B 11 15 7,25 4 16 0,00 3 9 0,75 18 40 8,00 134,010 20 41 24290 150,615 26 48 21833 105,245 13 40 22513 155,380 9 27 19394

42 227 HATİCE TATLIYÜZ 11A 8 14 4,50 2 9 -0,25 11 18 6,50 21 41 10,75 133,707 20 42 24340 131,420 23 56 23534 139,560 17 18 16907 129,832 22 45 23685

43 222 HALİM ER 11A 8 16 4,00 6 3 5,25 1 1 0,75 1 4 0,00 16 24 10,00 130,932 21 43 24677 161,283 17 45 20758 105,245 26 40 22513 132,695 21 42 23287

44 238 EMİR AKINCIOĞLU   6 15 2,25 16 13 12,75 0 4 -1,00 22 32 14,00 130,577 2 44 24711 196,716 2 24 16229 109,362 2 57 26122

45 210 YUSUF KAMİL AKALIN 11A 9 21 3,75 7 23 1,25 8 22 2,50 6 24 0,00 30 90 7,50 129,937 22 45 24769 134,126 21 54 23291 117,460 22 25 19804 142,068 19 34 21769

46 235 ESLEM DÜGENCİLİ   D 5 10 2,50 9 7 7,25 1 0 1,00 15 17 10,75 129,820 1 46 24784 163,519 1 42 20514 106,990 1 37 22002 123,813 1 49 24546

47 297 AVNİ HOCA 11B 4 15 0,25 15 13 11,75 3 9 0,75 22 37 12,75 128,275 21 47 24943 176,403 20 36 19009 105,245 13 40 22513 106,520 28 59 26377

48 268 11A 7 4 6,00 1 0 1,00 8 4 7,00 127,280 23 48 25059 148,243 19 50 22076 141,890 20 35 21800

49 256 HAMZA BAYKARA 11B 4 10 1,50 12 8 10,00 16 18 11,50 126,515 22 49 25140 174,010 21 37 19312 110,480 27 56 26012

50 288 MUHAMMED EİD 11B 12 17 7,75 7 23 1,25 4 25 -2,25 23 65 6,75 124,690 23 50 25334 162,046 24 44 20674 139,811 16 38 22182

51 293 FURKAN KESMEZ 11B 7 11 4,25 3 15 -0,75 4 10 1,50 14 36 5,00 123,352 24 51 25440 124,910 30 59 24078 110,480 6 30 21220 139,205 17 39 22270

52 239 SEDANUR ERİKLİ 11B 7 18 2,50 9 14 5,50 16 32 8,00 121,635 25 52 25574 152,402 25 47 21649 117,460 25 53 25289

53 314 EVREN GÜRGÜÇ 11B 8 21 2,75 6 24 0,00 7 22 1,50 21 67 4,25 118,552 26 53 25837 119,205 31 61 24435 110,480 6 30 21220 128,735 23 47 23849

54 290 BAHAR SİYAHKAYA 11B 10 20 5,00 5 25 -1,25 2 8 0,00 17 53 3,75 118,525 27 54 25840 126,969 29 58 23891 134,910 18 40 22898

55 241 ŞURANUR DOĞAN 11 7 19 2,25 8 12 5,00 0 2 -0,50 15 33 6,75 117,247 2 55 25941 147,480 2 51 22135 112,539 2 55 25813

56 283 BEYZA ÖZCOŞKUN 11B 6 12 3,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 9 16 5,00 116,455 28 56 26015 136,833 28 53 23051 120,950 24 51 24847

57 275 KEREM TÜRKGENCİ 11A 8 21 2,75 4 26 -2,50 7 23 1,25 1 0 1,00 20 70 2,50 114,790 24 57 26127 103,323 31 70 25461 115,088 23 28 20394 127,146 23 48 24083

58 207 ALPEREN YETİM 11A 5 8 3,00 5 8 3,00 112,630 25 58 26289 120,950 25 60 24328 120,950 25 51 24847

59 276 TAHA SEYİTOĞLU 11A 5 23 -0,75 8 17 3,75 6 22 0,50 19 62 3,50 106,742 26 59 26675 118,599 26 62 24512 103,500 27 45 22976 97,952 28 68 27167

60 278 ARDA TİRAN 11A 2 6 0,50 3 4 2,00 0 3 -0,75 5 13 1,75 102,657 27 60 26841 116,206 27 63 24665 98,735 27 66 27084

                                                2 / 4



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,1 6,95 11,5 6,7 9,85 8,1 4,8 6,85 9,5 5,1 8,23 38,6 26,7 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,8 15,0 4,04 8,5 11,8 5,50 4,4 9,1 2,07 3,7 5,2 2,44 24,3 41,2 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

KATILIMLAR

61 307 ENES YİĞİT 11B 5 23 -0,75 6 24 0,00 7 23 1,25 18 70 0,50 102,655 29 61 26842 108,735 9 33 21639 102,716 29 60 26659

62 295 AYŞE SERTÇELİK 11B 3 9 0,75 3 8 1,00 0 3 -0,75 6 20 1,00 101,690 30 62 26877 111,598 33 66 24953 100,480 32 63 26797

63 0 A S S*   Y* Nİ  * 11A 3 10 0,50 3 7 1,25 2 6 0,50 1 18 -3,50 9 41 -1,25 98,380 28 63 26971 111,441 29 67 24963 81,265 29 49 23691 106,677 26 58 26372

64 216 AHMET KORKMAZ 11A 5 25 -1,25 3 27 -3,75 1 0 1,00 4 6 2,50 13 58 -1,50 97,937 29 64 26983 122,873 21 22 18931 97,638 29 69 27177

65 289 YAMAMA ABUSEBİH 11B 8 22 2,50 5 25 -1,25 3 27 -3,75 8 22 2,50 24 96 0,00 96,687 31 65 27007 109,519 34 68 25074 89,718 18 48 23654 93,636 36 71 27336

66 264 ONUR ÇİMEN 11B 5 16 1,00 10 14 6,50 1 26 -5,50 16 56 2,00 91,765 32 66 27064 148,285 27 49 22067 72,049 40 80 27771

67 279 YUSUF CİHAN YİĞİT 11A 3 25 -3,25 5 25 -1,25 7 23 1,25 15 73 -3,25 89,605 30 67 27079 108,735 24 33 21639 85,266 32 75 27578

68 289 EMRE ÇAPKU 11B 5 22 -0,50 15 9 12,75 6 23 0,25 5 17 0,75 31 71 13,25 177,521 19 35 18857 106,520 12 39 22350 98,108 34 67 27157

69 259 LEVENT KÖK 11B 5 19 0,25 15 11 12,25 20 30 12,50 179,579 18 33 18589 101,755 30 61 26710

70 0 ATAKAN *PE 11A 5 25 -1,25 11 19 6,25 6 24 0,00 6 24 0,00 28 92 5,00 130,991 24 57 23592 91,285 31 74 27429

71 273 RAMAZAN SİVRİ 11A 6 24 0,00 8 22 2,50 5 25 -1,25 8 22 2,50 27 93 3,75 115,893 28 64 24673 107,168 25 36 21974 92,069 30 73 27397

72 277 ORÇUN ALİ BOZKUŞ 11A 4 26 -2,50 9 21 3,75 5 24 -1,00 7 23 1,25 25 94 1,50 106,384 30 69 25268 100,971 28 47 23395 76,207 33 76 27714

73 287 ADEM ÇELİK 11B 6 24 0,00 5 25 -1,25 6 24 0,00 8 22 2,50 25 95 1,25 115,893 4 27 20127 100,010 33 64 26817

74 245 AYŞENUR ÖZBALCI 11B 3 11 0,25 3 11 0,25 101,755 30 61 26710

75 285 SAFA ÇORBACI 11B 3 27 -3,75 11 19 6,25 4 26 -2,50 18 72 0,00 113,541 32 65 24837 57,953 42 82 27813

76 0   0 0 0,00 100,010 3 64 26817

77 0 ENES ACAR 11B 2 11 -0,75 2 11 -0,75 94,775 35 70 27286

78 248 RAMOS İLKAY TÜRK 11B 3 27 -3,75 7 23 1,25 6 24 0,00 0 1 -0,25 16 75 -2,75 81,776 35 71 25715 73,835 38 77 27749

79 282 ABDURRAHMAN ATA 11B 3 27 -3,75 7 23 1,25 4 17 -0,25 14 67 -2,75 81,776 35 71 25715 72,247 39 79 27770

80 312 RABİA İLAYDA KANAR 11B 5 25 -1,25 5 25 -1,25 6 23 0,25 5 25 -1,25 21 98 -3,50 92,873 37 72 27373

81 382 11A 2 21 -3,25 1 9 -1,25 1 7 -0,75 4 37 -5,25 72,560 34 78 27767

82 310 FATMA KUL 11B 2 23 -3,75 5 19 0,25 2 17 -2,25 9 59 -5,75 59,541 41 81 27809

83 305 ÖZHAN YENİÇERİ 11B 3 26 -3,50 5 25 -1,25 1 27 -5,75 9 78 -10,50 39,050 43 83 27825

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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                                                3 / 4



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,1 6,95 11,5 6,7 9,85 8,1 4,8 6,85 9,5 5,1 8,23 38,6 26,7 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,8 15,0 4,04 8,5 11,8 5,50 4,4 9,1 2,07 3,7 5,2 2,44 24,3 41,2 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,1 6,95 11,5 6,7 9,85 8,1 4,8 6,85 9,5 5,1 8,23 38,6 26,7 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,8 15,0 4,04 8,5 11,8 5,50 4,4 9,1 2,07 3,7 5,2 2,44 24,3 41,2 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

SINIF:   

KATILIMLAR

1 244 BERİTAN TOPGAÇ   11 14 7,50 12 14 8,50 1 5 -0,25 24 33 15,75 147,582 1 32 22265 206,361 1 19 14880 150,772 1 31 20174

2 238 EMİR AKINCIOĞLU   6 15 2,25 16 13 12,75 0 4 -1,00 22 32 14,00 130,577 2 44 24711 196,716 2 24 16229 109,362 2 57 26122

3 0   0 0 0,00 100,010 3 64 26817

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



  D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,1 6,95 11,5 6,7 9,85 8,1 4,8 6,85 9,5 5,1 8,23 38,6 26,7 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,8 15,0 4,04 8,5 11,8 5,50 4,4 9,1 2,07 3,7 5,2 2,44 24,3 41,2 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

SINIF:   D

KATILIMLAR

1 235 ESLEM DÜGENCİLİ   D 5 10 2,50 9 7 7,25 1 0 1,00 15 17 10,75 129,820 1 46 24784 163,519 1 42 20514 106,990 1 37 22002 123,813 1 49 24546

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,1 6,95 11,5 6,7 9,85 8,1 4,8 6,85 9,5 5,1 8,23 38,6 26,7 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,8 15,0 4,04 8,5 11,8 5,50 4,4 9,1 2,07 3,7 5,2 2,44 24,3 41,2 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 205 AZRA AKGÜN 11 12 4 11,00 6 7 4,25 3 4 2,00 12 5 10,75 33 20 28,00 190,532 1 11 14439 203,790 1 21 15250 182,265 1 11 13118 189,496 1 13 12986

2 241 ŞURANUR DOĞAN 11 7 19 2,25 8 12 5,00 0 2 -0,50 15 33 6,75 117,247 2 55 25941 147,480 2 51 22135 112,539 2 55 25813

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,1 6,95 11,5 6,7 9,85 8,1 4,8 6,85 9,5 5,1 8,23 38,6 26,7 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,8 15,0 4,04 8,5 11,8 5,50 4,4 9,1 2,07 3,7 5,2 2,44 24,3 41,2 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 228 EFE BERK DEMİR 11A 13 11 10,25 12 7 10,25 24 5 22,75 24 5 22,75 73 28 66,00 325,382 1 1 1073 236,673 3 10 10373 403,336 2 2 1005 316,086 2 2 1043

2 200 BETÜL KAYA 11A 12 17 7,75 9 18 4,50 27 3 26,25 22 8 20,00 70 46 58,50 312,780 2 2 1523 182,694 12 31 18181 410,295 1 1 841 320,871 1 1 902

3 204 TUĞBA HÜKENEK 11A 12 13 8,75 11 9 8,75 15 4 14,00 25 5 23,75 63 31 55,25 277,800 3 3 3377 216,674 5 17 13370 348,614 3 3 2841 250,027 4 4 4758

4 201 ŞEVVAL ACAR 11A 13 13 9,75 10 12 7,00 18 8 16,00 15 11 12,25 56 44 45,00 259,600 4 4 4929 212,536 6 18 13987 289,514 4 4 5737 269,713 3 3 3139

5 233 AYETULLAH BULUT 11A 16 8 14,00 18 8 16,00 6 2 5,50 14 3 13,25 54 21 48,75 249,297 5 5 5998 299,378 1 1 2953 222,577 8 8 10096 232,672 6 6 6610

6 202 ÖMER ÜLKER 11A 12 10 9,50 9 14 5,50 11 5 9,75 16 5 14,75 48 34 39,50 232,580 6 6 8002 201,262 8 22 15599 261,772 5 5 7392 228,262 7 7 7114

7 221 MERVAN KORKMA 11A 10 16 6,00 10 6 8,50 15 7 13,25 12 7 10,25 47 36 38,00 229,155 7 7 8427 195,891 10 25 16353 257,613 6 6 7677 226,067 8 8 7394

8 211 RÜMEYSA TURKUT 11A 12 7 10,25 2 7 0,25 12 2 11,50 9 3 8,25 35 19 30,25 217,345 8 8 10028 173,143 14 39 19428 232,692 7 7 9390 244,615 5 5 5324

9 215 ELİF TURGUT 11A 9 9 6,75 16 4 15,00 9 8 7,00 8 18 3,50 42 39 32,25 199,842 9 9 12757 242,420 2 8 9539 171,106 14 15 14067 191,596 9 11 12604

10 225 ARAFAT KAPTAN 11A 8 12 5,00 10 4 9,00 8 6 6,50 10 4 9,00 36 26 29,50 191,505 10 10 14267 192,087 11 27 16904 202,557 9 9 11585 176,205 11 18 15341

11 213 YAREN YARAR 11A 7 6 5,50 5 3 4,25 6 2 5,50 8 5 6,75 26 16 22,00 173,852 11 16 17550 165,400 15 41 20315 181,283 11 12 13220 173,342 12 19 15835

12 230 SAMETCAN TÜRKER 11A 11 12 8,00 12 7 10,25 5 9 2,75 6 17 1,75 34 45 22,75 171,460 12 19 18009 220,968 4 16 12742 130,323 19 20 17967 173,321 13 20 15840

13 203 BEDİRHAN ŞAHİN 11A 8 9 5,75 10 4 9,00 8 13 4,75 7 18 2,50 33 44 22,00 170,600 13 20 18169 197,322 9 23 16138 149,048 16 17 15915 170,322 15 22 16431

14 220 ALİM KORKMA 11A 10 8 8,00 4 3 3,25 10 7 8,25 24 18 19,50 169,005 14 21 18460 155,850 18 46 21308 175,107 13 14 13709 176,497 10 17 15279

15 280 ERKAN KUŞ 11A 9 20 4,00 2 1 1,75 8 4 7,00 7 10 4,50 26 35 17,25 163,950 15 23 19411 139,048 20 52 22903 177,459 12 13 13535 172,401 14 21 16030

16 208 EYLÜL KAY 11A 8 9 5,75 11 3 10,25 5 9 2,75 7 18 2,50 31 39 21,25 163,825 16 24 19440 205,263 7 20 15038 135,088 18 19 17328 157,616 17 26 18905

17 1790 MUSA KEREM KOÇ 11A 2 13 -1,25 15 15 11,25 7 8 5,00 12 18 7,50 36 54 22,50 159,087 17 25 20335 162,756 16 43 20607 182,558 10 10 13105 123,050 24 50 24611

18 223 EREN DEMİRAY 11A 11 15 7,25 5 3 4,25 4 6 2,50 5 12 2,00 25 36 16,00 155,632 18 28 20955 177,615 13 34 18849 130,166 20 21 17987 166,498 16 24 17186

19 217 MELISA GÜLEN 11A 5 12 2,00 4 5 2,75 8 6 6,50 4 7 2,25 21 30 13,50 149,712 19 31 21954 131,441 22 55 23527 159,674 15 16 14914 155,265 18 29 19406

20 227 HATİCE TATLIYÜZ 11A 8 14 4,50 2 9 -0,25 11 18 6,50 21 41 10,75 133,707 20 42 24340 131,420 23 56 23534 139,560 17 18 16907 129,832 22 45 23685

21 222 HALİM ER 11A 8 16 4,00 6 3 5,25 1 1 0,75 1 4 0,00 16 24 10,00 130,932 21 43 24677 161,283 17 45 20758 105,245 26 40 22513 132,695 21 42 23287

22 210 YUSUF KAMİL AKALIN 11A 9 21 3,75 7 23 1,25 8 22 2,50 6 24 0,00 30 90 7,50 129,937 22 45 24769 134,126 21 54 23291 117,460 22 25 19804 142,068 19 34 21769

23 268 11A 7 4 6,00 1 0 1,00 8 4 7,00 127,280 23 48 25059 148,243 19 50 22076 141,890 20 35 21800

24 275 KEREM TÜRKGENCİ 11A 8 21 2,75 4 26 -2,50 7 23 1,25 1 0 1,00 20 70 2,50 114,790 24 57 26127 103,323 31 70 25461 115,088 23 28 20394 127,146 23 48 24083

25 207 ALPEREN YETİM 11A 5 8 3,00 5 8 3,00 112,630 25 58 26289 120,950 25 60 24328 120,950 25 51 24847

26 276 TAHA SEYİTOĞLU 11A 5 23 -0,75 8 17 3,75 6 22 0,50 19 62 3,50 106,742 26 59 26675 118,599 26 62 24512 103,500 27 45 22976 97,952 28 68 27167

27 278 ARDA TİRAN 11A 2 6 0,50 3 4 2,00 0 3 -0,75 5 13 1,75 102,657 27 60 26841 116,206 27 63 24665 98,735 27 66 27084

28 0 A S S*   Y* Nİ  * 11A 3 10 0,50 3 7 1,25 2 6 0,50 1 18 -3,50 9 41 -1,25 98,380 28 63 26971 111,441 29 67 24963 81,265 29 49 23691 106,677 26 58 26372

29 216 AHMET KORKMAZ 11A 5 25 -1,25 3 27 -3,75 1 0 1,00 4 6 2,50 13 58 -1,50 97,937 29 64 26983 122,873 21 22 18931 97,638 29 69 27177



11A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,1 6,95 11,5 6,7 9,85 8,1 4,8 6,85 9,5 5,1 8,23 38,6 26,7 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,8 15,0 4,04 8,5 11,8 5,50 4,4 9,1 2,07 3,7 5,2 2,44 24,3 41,2 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

SINIF: 11A

KATILIMLAR

30 279 YUSUF CİHAN YİĞİT 11A 3 25 -3,25 5 25 -1,25 7 23 1,25 15 73 -3,25 89,605 30 67 27079 108,735 24 33 21639 85,266 32 75 27578

31 0 ATAKAN *PE 11A 5 25 -1,25 11 19 6,25 6 24 0,00 6 24 0,00 28 92 5,00 130,991 24 57 23592 91,285 31 74 27429

32 273 RAMAZAN SİVRİ 11A 6 24 0,00 8 22 2,50 5 25 -1,25 8 22 2,50 27 93 3,75 115,893 28 64 24673 107,168 25 36 21974 92,069 30 73 27397

33 277 ORÇUN ALİ BOZKUŞ 11A 4 26 -2,50 9 21 3,75 5 24 -1,00 7 23 1,25 25 94 1,50 106,384 30 69 25268 100,971 28 47 23395 76,207 33 76 27714

34 382 11A 2 21 -3,25 1 9 -1,25 1 7 -0,75 4 37 -5,25 72,560 34 78 27767

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
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11B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,1 6,95 11,5 6,7 9,85 8,1 4,8 6,85 9,5 5,1 8,23 38,6 26,7 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,8 15,0 4,04 8,5 11,8 5,50 4,4 9,1 2,07 3,7 5,2 2,44 24,3 41,2 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 258 HİLMİ GÜNAY 11B 15 10 12,50 18 8 16,00 1 1 0,75 34 19 29,25 188,432 1 12 14847 288,908 1 2 3862 105,245 13 40 22513 192,025 2 10 12551

2 266 MERVE KÖSE 11B 14 10 11,50 13 10 10,50 5 7 3,25 32 27 25,25 184,737 2 13 15528 246,987 4 5 8899 122,695 1 23 18951 200,927 1 9 11043

3 237 SUDE FİLİ Z 11B 14 10 11,50 13 10 10,50 4 9 1,75 31 29 23,75 177,762 3 14 16800 246,987 4 5 8899 112,225 5 29 20833 191,398 3 12 12666

4 260 ZEHRA ÖZTÜRK 11B 14 13 10,75 13 6 11,50 2 2 1,50 29 21 23,75 175,462 4 15 17255 248,105 3 4 8734 110,480 6 30 21220 184,575 5 15 13841

5 306 ZEYNEP DURMUŞ 11B 13 11 10,25 12 14 8,50 8 22 2,50 33 47 21,25 171,947 5 17 17921 225,556 9 12 11994 117,460 3 25 19804 187,438 4 14 13322

6 309 MERVE KORKMAZ 11B 14 9 11,75 13 10 10,50 3 11 0,25 30 30 22,50 171,840 6 18 17941 248,732 2 3 8633 183,613 6 16 14032

7 252 YUNUS EMRE ORUÇ 11B 11 15 7,25 18 12 15,00 1 1 0,75 30 28 23,00 164,310 7 22 19351 245,910 6 7 9048 105,245 13 40 22513 155,380 9 27 19394

8 294 SÜMEYRA BAĞATUR 11B 13 16 9,00 14 11 11,25 1 6 -0,50 28 33 19,75 158,290 8 26 20489 234,301 8 11 10710 159,654 8 25 18536

9 242 YASİN KELEŞ 11B 11 13 7,75 16 11 13,25 0 1 -0,25 27 25 20,75 158,230 9 27 20499 238,282 7 9 10100 152,517 11 30 19848

10 243 BEYZANUR BAYTÜRK 11B 11 14 7,50 14 12 11,00 0 1 -0,25 25 27 18,25 152,632 10 29 21446 222,243 11 14 12529 150,772 12 31 20174

11 218 MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 11B 5 6 3,50 18 9 15,75 1 0 1,00 24 15 20,25 151,200 11 30 21703 224,500 10 13 12150 106,990 11 37 22002 130,793 21 44 23559

12 257 EBUBEKİR KAPLAN 11B 13 17 8,75 4 8 2,00 3 7 1,25 20 32 12,00 146,690 12 33 22399 173,791 22 38 19350 108,735 9 33 21639 169,026 7 23 16705

13 250 FURKAN İÇİM 11B 9 14 5,50 12 13 8,75 1 3 0,25 22 30 14,50 141,992 13 34 23163 193,989 13 26 16632 139,988 15 37 22152

14 281 ESRA KALKAN 11B 8 18 3,50 12 13 8,75 4 13 0,75 6 15 2,25 30 59 15,25 141,410 14 35 23270 180,029 17 32 18534 119,539 2 24 19461 129,205 22 46 23805

15 286 ENES GÜNAL 11B 9 21 3,75 18 12 15,00 1 10 -1,50 28 43 17,25 139,112 15 36 23622 221,480 12 15 12673 116,656 26 54 25411

16 247 BEGÜM ANDIÇ 11B 9 18 4,50 12 14 8,50 1 2 0,50 22 34 13,50 138,440 16 37 23716 185,421 16 30 17812 103,500 17 45 22976 134,597 19 41 23012

17 246 SENA AYAZ 11B 10 14 6,50 10 14 6,50 0 2 -0,50 20 30 12,50 138,170 17 38 23752 186,675 14 28 17630 142,204 13 33 21748

18 262 SALİM ŞEN 11B 7 9 4,75 12 15 8,25 0 1 -0,25 19 25 12,75 135,500 18 39 24101 185,577 15 29 17773 131,577 20 43 23419

19 240 FEVZA KÖSE 11B 8 8 6,00 6 5 4,75 14 13 10,75 134,855 19 40 24184 172,067 23 40 19542 141,890 14 35 21800

20 302 YELDA ÖZKAN 11B 11 15 7,25 4 16 0,00 3 9 0,75 18 40 8,00 134,010 20 41 24290 150,615 26 48 21833 105,245 13 40 22513 155,380 9 27 19394

21 297 AVNİ HOCA 11B 4 15 0,25 15 13 11,75 3 9 0,75 22 37 12,75 128,275 21 47 24943 176,403 20 36 19009 105,245 13 40 22513 106,520 28 59 26377

22 256 HAMZA BAYKARA 11B 4 10 1,50 12 8 10,00 16 18 11,50 126,515 22 49 25140 174,010 21 37 19312 110,480 27 56 26012

23 288 MUHAMMED EİD 11B 12 17 7,75 7 23 1,25 4 25 -2,25 23 65 6,75 124,690 23 50 25334 162,046 24 44 20674 139,811 16 38 22182

24 293 FURKAN KESMEZ 11B 7 11 4,25 3 15 -0,75 4 10 1,50 14 36 5,00 123,352 24 51 25440 124,910 30 59 24078 110,480 6 30 21220 139,205 17 39 22270

25 239 SEDANUR ERİKLİ 11B 7 18 2,50 9 14 5,50 16 32 8,00 121,635 25 52 25574 152,402 25 47 21649 117,460 25 53 25289

26 314 EVREN GÜRGÜÇ 11B 8 21 2,75 6 24 0,00 7 22 1,50 21 67 4,25 118,552 26 53 25837 119,205 31 61 24435 110,480 6 30 21220 128,735 23 47 23849

27 290 BAHAR SİYAHKAYA 11B 10 20 5,00 5 25 -1,25 2 8 0,00 17 53 3,75 118,525 27 54 25840 126,969 29 58 23891 134,910 18 40 22898

28 283 BEYZA ÖZCOŞKUN 11B 6 12 3,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 9 16 5,00 116,455 28 56 26015 136,833 28 53 23051 120,950 24 51 24847

29 307 ENES YİĞİT 11B 5 23 -0,75 6 24 0,00 7 23 1,25 18 70 0,50 102,655 29 61 26842 108,735 9 33 21639 102,716 29 60 26659



11B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 9,5 10,1 6,95 11,5 6,7 9,85 8,1 4,8 6,85 9,5 5,1 8,23 38,6 26,7 31,88 198,060 203,240 184,560 191,190

Okul Ortalaması 7,8 15,0 4,04 8,5 11,8 5,50 4,4 9,1 2,07 3,7 5,2 2,44 24,3 41,2 14,05 125,400 152,070 91,280 141,350

SINIF: 11B

KATILIMLAR

30 295 AYŞE SERTÇELİK 11B 3 9 0,75 3 8 1,00 0 3 -0,75 6 20 1,00 101,690 30 62 26877 111,598 33 66 24953 100,480 32 63 26797

31 289 YAMAMA ABUSEBİH 11B 8 22 2,50 5 25 -1,25 3 27 -3,75 8 22 2,50 24 96 0,00 96,687 31 65 27007 109,519 34 68 25074 89,718 18 48 23654 93,636 36 71 27336

32 264 ONUR ÇİMEN 11B 5 16 1,00 10 14 6,50 1 26 -5,50 16 56 2,00 91,765 32 66 27064 148,285 27 49 22067 72,049 40 80 27771

33 289 EMRE ÇAPKU 11B 5 22 -0,50 15 9 12,75 6 23 0,25 5 17 0,75 31 71 13,25 177,521 19 35 18857 106,520 12 39 22350 98,108 34 67 27157

34 259 LEVENT KÖK 11B 5 19 0,25 15 11 12,25 20 30 12,50 179,579 18 33 18589 101,755 30 61 26710

35 287 ADEM ÇELİK 11B 6 24 0,00 5 25 -1,25 6 24 0,00 8 22 2,50 25 95 1,25 115,893 4 27 20127 100,010 33 64 26817

36 245 AYŞENUR ÖZBALCI 11B 3 11 0,25 3 11 0,25 101,755 30 61 26710

37 285 SAFA ÇORBACI 11B 3 27 -3,75 11 19 6,25 4 26 -2,50 18 72 0,00 113,541 32 65 24837 57,953 42 82 27813

38 0 ENES ACAR 11B 2 11 -0,75 2 11 -0,75 94,775 35 70 27286

39 248 RAMOS İLKAY TÜRK 11B 3 27 -3,75 7 23 1,25 6 24 0,00 0 1 -0,25 16 75 -2,75 81,776 35 71 25715 73,835 38 77 27749

40 282 ABDURRAHMAN ATA 11B 3 27 -3,75 7 23 1,25 4 17 -0,25 14 67 -2,75 81,776 35 71 25715 72,247 39 79 27770

41 312 RABİA İLAYDA KANAR 11B 5 25 -1,25 5 25 -1,25 6 23 0,25 5 25 -1,25 21 98 -3,50 92,873 37 72 27373

42 310 FATMA KUL 11B 2 23 -3,75 5 19 0,25 2 17 -2,25 9 59 -5,75 59,541 41 81 27809

43 305 ÖZHAN YENİÇERİ 11B 3 26 -3,50 5 25 -1,25 1 27 -5,75 9 78 -10,50 39,050 43 83 27825
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 9,47 10,09 6,95 3,99 2,06 3,47 3,18 2,33 2,60 1,78 1,59 1,38 2,58 0,73 2,40 8,06 4,83 6,85 3,10 1,78 2,66 2,54 2,02 2,03 3,86 1,29 3,54 38,56 26,72 31,88 198,060

İl Ortalaması 11,45 11,42 8,60 4,30 2,61 3,65 3,99 2,75 3,30 2,11 1,74 1,67 2,62 0,91 2,39 12,20 5,84 10,74 4,71 1,65 4,30 4,43 1,60 4,03 4,81 1,30 4,48 50,62 29,82 43,16 233,230

İlçe Ortalaması 8,61 14,12 5,08 3,02 3,57 2,12 2,83 3,69 1,90 1,08 2,06 0,57 1,65 1,37 1,31 5,16 7,98 3,16 1,71 1,91 1,23 1,25 1,65 0,83 2,02 1,56 1,63 27,33 37,91 17,83 144,530

Okul Ortalaması 7,80 15,04 4,04 3,18 4,06 2,17 2,89 4,11 1,86 0,90 2,10 0,38 1,48 1,58 1,09 4,35 9,11 2,07 1,22 1,87 0,75 1,22 1,63 0,81 1,30 1,67 0,88 24,34 41,17 14,05 125,400

KATILIMLAR

1
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam

11 2 9,50 11,50 6,62 3,00 2,50 2,38 2,00 5,50 0,62 0,50 0,50 0,38 1,50 1,00 1,25 1,50 3,00 0,75 2,00 1,00 1,75 2,00 0,50 1,88 2,00 1,00 1,75 24,00 26,50 17,38 153,890

2
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam

11A 34 7,88 14,38 4,29 3,00 4,00 2,00 2,21 3,03 1,45 0,88 1,35 0,54 0,97 1,41 0,62 7,38 8,79 5,18 2,53 3,41 1,68 2,53 2,94 1,79 2,76 3,06 2,00 30,14 42,37 19,55 153,440

3
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam

  D 1 5,00 10,00 2,50 2,00 0,00 2,00 1,00 4,00 0,00 1,00 3,00 0,25 5,00 0,00 5,00 1,00 0,00 1,00 15,00 17,00 10,75 129,820

4
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam

11B 43 7,86 16,21 3,81 3,33 4,40 2,23 3,53 4,98 2,29 0,95 2,70 0,28 1,74 1,81 1,29 2,44 10,28 -0,13 0,26 0,86 0,04 0,26 0,79 0,06 0,23 0,77 0,04 20,60 42,80 9,91 104,090

5
KIRKLARELİ / KIRKLARELİ
MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam

  3 5,67 9,67 3,25 3,67 2,33 3,08 2,67 3,00 1,92 0,67 2,67 0,00 2,33 1,00 2,08 0,33 3,00 -0,42 15,34 21,67 9,91 92,720

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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11 (1) 11A (2)   D (3) 11B (4)    (5)



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi BS 11 SINIF 1 83 121 231 27966

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 9,47 10,09 6,95 3,99 2,06 3,47 3,18 2,33 2,60 1,78 1,59 1,38 2,58 0,73 2,40 8,06 4,83 6,85 3,10 1,78 2,66 2,54 2,02 2,03 3,86 1,29 3,54 38,56 26,72 31,88 198,060

İl Ortalaması 11,45 11,42 8,60 4,30 2,61 3,65 3,99 2,75 3,30 2,11 1,74 1,67 2,62 0,91 2,39 12,20 5,84 10,74 4,71 1,65 4,30 4,43 1,60 4,03 4,81 1,30 4,48 50,62 29,82 43,16 233,230

İlçe Ortalaması 8,61 14,12 5,08 3,02 3,57 2,12 2,83 3,69 1,90 1,08 2,06 0,57 1,65 1,37 1,31 5,16 7,98 3,16 1,71 1,91 1,23 1,25 1,65 0,83 2,02 1,56 1,63 27,33 37,91 17,83 144,530

Okul Ortalaması 7,80 15,04 4,04 3,18 4,06 2,17 2,89 4,11 1,86 0,90 2,10 0,38 1,48 1,58 1,09 4,35 9,11 2,07 1,22 1,87 0,75 1,22 1,63 0,81 1,30 1,67 0,88 24,34 41,17 14,05 125,400

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



BS 11 SINIF 1

0,000 96,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

    -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 68 106 216 27101 % 96,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

HİKÂYE 6 0 0 0

Yazım Kuralları 3 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Edebi Akımlar 7 0 0 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

147,582 79,61
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

    -  244
BERİTAN TOPGAÇ 120 24 33 63 15 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22265.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 32 65 173 22265 % 79,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız CdDB aBaeEcD be bbDADb  ccdEaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız cEEbDDcCa bd eDc E EedDeaCAaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız cd   b    c           a A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 4 2 67

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Edebi Akımlar 7 3 4 43

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 2 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 4 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

130,577 88,36
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

    -  238
EMİR AKINCIOĞLU 120 22 32 66 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24711.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 44 79 189 24711 % 88,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  BbacacadDbaeeECDAa     d a e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 16 13 1 12,75 % 43

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız EeDDeCD BdeBeABEDdbbabaeBBEACe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız   b       c        d        a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

HİKÂYE 6 2 1 33

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 1 5 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 3 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

129,820 88,62
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

  D  -  235
ESLEM DÜGENCİLİ 120 15 17 88 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24784.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 46 81 191 24784 % 88,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız ba   d C     c  aCeADA   ad da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız   E  D    b  Bac   becDe CABEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız E                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 2 33

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Edebi Akımlar 7 0 0 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 2 0 29

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 1 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 2 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

190,532 51,63
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11  -  205
AZRA AKGÜN 120 33 20 67 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14439.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 27 135 14439 % 51,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 4 14 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  eeCBC    DE BECDA     c E Cb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız Ea      c aBa  E d     Cc  ACe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız B    D  c   a  d   a        E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 4 1 5 3,75 % 38

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız  aAB  A CaBEBb     DB  ae E DC

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

HİKÂYE 6 2 1 33

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 1 0 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 1 1 14

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 1 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 2 4 9

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 2 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 2 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 3 1 60

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 4 2 40



BS 11 SINIF 1

117,247 92,76
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11  -  241
ŞURANUR DOĞAN 120 15 33 72 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 55 92 202 25941 % 92,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 19 4 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız bd B aebacccDaaeEbDAeAd dc baC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız B EbDDc DabcbBecBcba     C a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız bd                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 4 0 67

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 0 7 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 2 57

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 4 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

0,000 96,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  382

120 4 37 79 -5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 68 106 216 27101 % 96,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 21 7 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız babec ed ccaD  b c ccdebc Eaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 9 20 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız bdeDcdaec      d              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız    eA c      bca aa           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 0 6 0

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 1 5 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 1 6 14

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 1 6 4

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

127,280 89,61
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  268

120 8 4 108 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25059.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 48 84 194 25059 % 89,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız Ca          D  e CDb      AEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız   E                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 1 33

Yazım Kuralları 3 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Edebi Akımlar 7 0 0 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 1 0 14

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

98,380 96,44
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  0
A S S*   Y* Nİ  * 120 9 41 70 -1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26971.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 63 101 211 26971 % 96,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız Cd Beacacd aDb c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız B  C bdb aDb a b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız bdB  e   Be a    a            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 7 3 -1,75 % 0

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 1 18 11 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız b c bc aca c  a a cab cE cdb a

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 1 0 17

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 0 4 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 1 3 14

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 1 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 2 5 9

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 1 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 2 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 1 6 10



BS 11 SINIF 1

97,937 96,49
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  216
AHMET KORKMAZ 120 13 58 49 -1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 64 102 212 26983 % 96,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız acDebec*bbeDcaedbCaeDbecAddbca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız ecadcebCDaecdBceacedbacdbebcad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız E                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız                     eCaEcbCdEd

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 1 5 17

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 2 5 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 2 5 29

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 4 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 3 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 4 6 40



BS 11 SINIF 1

169,005 66,01
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  220
ALİM KORKMA 120 24 18 78 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 21 48 156 18460 % 66,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  deC C   Dc  cEbDADA   cA dCb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız B    D  e          a  A     Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 2 3 4,50 % 45

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 10 7 13 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız DCA aaAB   dab   C  B   C EEeb

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

HİKÂYE 6 4 1 67

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 1 0 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 2 3 9

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 0 50

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 1 50

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 3 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 4 2 40



BS 11 SINIF 1

112,630 94,00
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  207
ALPEREN YETİM 120 5 8 107 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26289.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 58 95 205 26289 % 94,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  B ac e  e    bbDADc   cA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

HİKÂYE 6 3 1 50

Yazım Kuralları 3 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Edebi Akımlar 7 0 3 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

191,505 51,02
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  225
ARAFAT KAPTAN 120 36 26 58 29 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14267.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 10 26 134 14267 % 51,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 12 10 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız Ca ceC b d eDb cEbDAeA  ecA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız B EaDDcCb               DCAdEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız EEB DbAD d    B Dd bca        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 2 3 4,50 % 45

Kimya 10 4 2 4 3,50 % 35

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız C DaAe  ABdDB Bc A   C        

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 3 1 50

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 0 3 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 7 5 30

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 0 50

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 2 2 40

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 1 0 10



BS 11 SINIF 1

102,657 95,98
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  278
ARDA TİRAN 120 5 13 102 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26841.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 60 98 208 26841 % 95,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız bc   aBbD   c  e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız           ba aD          CA  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız cd                      e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 0 0 0

Yazım Kuralları 3 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 2 0 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 2 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 0 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

0,000 96,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  0
ATAKAN *PE 120 28 92 0 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 68 106 216 27101 % 96,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız beCbdecEAbDaeaEbbeadebeadcaebe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız EaDbcaDbeaCBcAdbeaDceCadBcEAbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız BaceeadcbADCeaDbcabdadbceAbcdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız eaddCBeadbcdBecAdeaDBcdbadbcbd

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 0 6 0

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 2 5 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 3 4 43

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 5 18 22

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 2 33

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 1 50

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 2 3 40

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 1 9 10



BS 11 SINIF 1

249,297 21,45
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  233
AYETULLAH BULUT 120 54 21 45 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5998.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 7 106 5998 % 21,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 16 8 6 14,00 % 47

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  BaCBCD AcDEbdcCDAc b dE  ECCB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 6 0 4 6,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız dCDDcCDeBa BD  E EDEDCeCBBEdbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 2 22 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız B D            E  DdE  c    E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 6 0 4 6,00 % 60

Biyoloji 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Fen 30 14 3 13 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız D A Ccc   B  DB  CEDB  ECEE  d

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

HİKÂYE 6 3 0 50

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 3 3 43

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 0 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 0 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 2 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 5 2 22

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 0 50

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 3 0 60

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 5 1 50



BS 11 SINIF 1

170,600 64,97
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  203
BEDİRHAN ŞAHİN 120 33 44 43 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 20 47 155 18169 % 64,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız Ce c CdC aAb c  aeDA  A     aC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 10 4 16 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız BEdbDDACa D  a  BED           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız EdBdbbADdcDd aa  EeceBE e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 0 7 3 -1,75 % 0

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız CC aAeaecd   bcbecdeeCdEEbecE 

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 1 33

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Edebi Akımlar 7 1 3 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 0 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 0 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 7 11 30

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 2 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 3 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 4 5 40



BS 11 SINIF 1

312,780 5,45
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  200
BETÜL KAYA 120 70 46 4 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 80 1523 % 5,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız DdbCBaaadbDaDdEbDADAAccc Eaadd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız EeDDAdccdECBcc de bbaCbdaa Ade

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 27 3 0 26,25 % 88

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız BBDCADBBDADCBCDEaDDBEEdBBdDAEE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 8 2 0 7,50 % 75

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 22 8 0 20,00 % 67

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız DCAcCcbeCCBEBDBAEdEcBcEECbEEDC

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 3 2 50

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 2 5 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 2 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 22 1 96

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 2 1 67

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 1 50

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 4 1 80

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 2 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 8 2 80



BS 11 SINIF 1

325,382 3,84
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  228
EFE BERK DEMİR 120 73 28 19 66 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1073.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 68 1073 % 3,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız DBbCBCaadbDEbeECDeeAAcdE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız ECDDeCDcBa BD       DebeBa A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız BBDCADBBDADCBCDEaDDcEEeBBdD Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 3 1 5,25 % 53

Kimya 10 10 0 0 10,00 % 100

Biyoloji 10 8 2 0 7,50 % 75

TYT Fen 30 24 5 1 22,75 % 76

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız DCAaCcAeC BEBDBAECEDBcEECdEEDC

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

HİKÂYE 6 3 1 50

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 1 6 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 6 1 86

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 0 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 19 3 83

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 2 1 67

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 1 50

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 5 0 100

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 2 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 8 2 80



BS 11 SINIF 1

199,842 45,62
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  215
ELİF TURGUT 120 42 39 39 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(12757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 9 20 127 12757 % 45,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 9 12 6,75 % 23

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız ba BaC b    ca  bCDADA   cA dC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 0 3 7,00 % 70

Coğrafya-1 10 3 2 5 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 16 4 10 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız B ECDD CD D  aDA   dCdDeDCA  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 8 13 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız EdB    e BcAb a DEe  BdEAd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 4 5 1 2,75 % 28

Biyoloji 10 2 7 1 0,25 % 3

TYT Fen 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız Cbbaea eA bDBEBcee be ccEEbdbb

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 5 0 83

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 0 0 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 6 0 86

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 0 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 6 8 26

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 3 2 60

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 2 7 20



BS 11 SINIF 1

155,632 74,93
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  223
EREN DEMİRAY 120 25 36 59 16 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20955.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 28 58 166 20955 % 74,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız Cd deadCecAaDace CDbD A ccAbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız B dbDDACa                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız EdBdbbeD cD                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız CC  A a cd   bcbe de  dbEb  E 

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 2 33

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 1 6 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 3 6 13

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 1 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 2 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 3 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 2 3 20



BS 11 SINIF 1

163,950 69,41
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  280
ERKAN KUŞ 120 26 35 59 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 23 51 159 19411 % 69,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 20 1 4,00 % 13

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız bdecCdBCadbaccDeaCDb dcEdcAEca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız                          Ce  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız EdBcc  D  D D  C d   B  A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 5 1 2,75 % 28

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız CbbbAc eAB c b   d  DCec   E  

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 1 5 17

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 2 5 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 6 4 26

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 0 50

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 2 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 3 2 30



BS 11 SINIF 1

163,825 69,51
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  208
EYLÜL KAY 120 31 39 50 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 24 52 160 19440 % 69,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 9 13 5,75 % 19

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  c CdC aAb c  aeDA  A     aCCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 2 3 4,50 % 45

Coğrafya-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 11 3 16 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız EbDDA a  E aDABED D           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız B    DddDd da  EeceeE         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 0 7 3 -1,75 % 0

Biyoloji 10 4 5 1 2,75 % 28

TYT Fen 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız  aAeaecdCC bcbecde  dEEbecE eC

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 1 33

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Edebi Akımlar 7 1 3 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 2 57

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 0 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 5 8 22

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 2 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 3 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 4 5 40



BS 11 SINIF 1

130,932 88,24
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  222
HALİM ER 120 16 24 80 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24677.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 43 78 188 24677 % 88,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 16 6 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız DBbdcbbdAacbDebbDAc Ac  Aaa   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 3 21 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız   D       CaD BED bc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız B c                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız Dd  a               a     c   

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

HİKÂYE 6 4 0 67

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 2 4 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 1 0 14

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 1 1 4

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 2 0



BS 11 SINIF 1

133,707 87,03
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  227
HATİCE TATLIYÜZ 120 21 41 58 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24340.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 42 77 187 24340 % 87,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 14 8 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız bBDa CB aE acdaBaCD ee   cda d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız EdB   b d c e   ad a a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Fen 30 11 18 1 6,50 % 22

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız CCaaAdaeAdceabdDcbabDCBc ECEbb

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

HİKÂYE 6 1 4 17

Yazım Kuralları 3 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 2 3 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 1 8 4

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 2 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 1 4 20

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 6 3 60



BS 11 SINIF 1

114,790 93,42
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  275
KEREM TÜRKGENCİ 120 20 70 30 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26127.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 57 94 204 26127 % 93,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız CaccCCcaeEeeecbaaCDbDcbcdE cba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız abcdeDcdeDcbaeedcbccbaaacbAaaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız EEddedcbaeeeDCBabbBeeedcbaeeeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız                          E    

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 0 5 0

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 1 6 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 1 6 14

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 4 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 3 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 6 17 26

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 1 0 10



BS 11 SINIF 1

149,712 78,50
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  217
MELISA GÜLEN 120 21 30 69 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21954.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 31 62 170 21954 % 78,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  cbdBbeabeDbDcEbDb            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız ECDDbee ad                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 6 16 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız B DCA  Be   a  d   Bc Ae    Eb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız    d  e CCeE c ba cD          

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

HİKÂYE 6 0 2 0

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 2 4 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 6 6 26

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 2 2 40

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

229,155 30,13
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  221
MERVAN KORKMA 120 47 36 37 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8427.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 7 12 116 8427 % 30,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 16 4 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız DBaCBC EecD bdaCDbeAccdb c ebe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 10 6 14 8,50 % 28

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız ECDDbCD eaCBDddE         a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 7 8 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız BB CADBBDAD ddbEc  Ba  B dD Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 5 2 3 4,50 % 45

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız D Aa  Aed  EBb AE EbB  bC EEb 

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 3 2 50

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 2 4 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 6 1 86

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 0 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 0 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 13 6 57

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 0 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 3 2 60

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 4 2 40



BS 11 SINIF 1

159,087 72,71
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  1790
MUSA KEREM KOÇ 120 36 54 30 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20335.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 25 54 162 20335 % 72,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız ba c C a abebd eaaDb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 15 15 0 11,25 % 38

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız BddeaeAeDaDECBDeBEcaCBDeebecEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız EEB DbAD d    adDbcac         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 6 4 0 5,00 % 50

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 12 18 0 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız CaDdcaCccdEDBEccBAadDbeEEbbdbb

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 0 2 0

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 0 3 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 2 5 29

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 6 7 26

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 1 50

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 3 2 60

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 3 7 30



BS 11 SINIF 1

232,580 28,61
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  202
ÖMER ÜLKER 120 48 34 38 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8002.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 6 11 114 8002 % 28,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 10 8 9,50 % 32

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız ddDBbCBaaadbDaDdECDADA        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız  aEdDDbeacbb BDA d dCcDecaA   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 11 5 14 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız  dB DCA   aA  BC EaD  a  cB D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 2 2 5,50 % 55

Kimya 10 7 1 2 6,75 % 68

Biyoloji 10 3 2 5 2,50 % 25

TYT Fen 30 16 5 9 14,75 % 49

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız C DCA CcAeE BdBDBA CDCacE     

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 4 0 67

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 2 4 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 3 4 43

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 2 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 8 5 35

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 2 0 67

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 0 50

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 1 50

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 3 1 60

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 3 2 30



BS 11 SINIF 1

0,000 96,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  277
ORÇUN ALİ BOZKUŞ 120 25 94 1 1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 68 106 216 27101 % 96,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız acbecbDabcedbacebcebAabcAdbCbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız aCebdbDaebdaDbdEacDbDbDbaBdAde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 24 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız dBDbAcdeaccdaebdacbda ceacDAca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 1 9 0 -1,25 % 0

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız aCdaCdAcdaBcdacdabcaedEaCbdEae

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 4 33

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 1 6 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 2 5 29

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 4 19 17

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 1 50

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 5 0

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 3 7 30



BS 11 SINIF 1

0,000 96,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  273
RAMAZAN SİVRİ 120 27 93 0 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 68 106 216 27101 % 96,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız aBCdeaebdceaDBcaebDceadbcaEbdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız abcDedcbabaBacdcDEeEDCbaBcdedc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız eeDdeDcBaeeedCbacDeaaabcdeabcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 3 7 0 1,25 % 13

TYT Fen 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız cbAdeBcedaBaBcdAcbdecdbECabdeC

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 1 5 17

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 1 6 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 1 6 14

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 3 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 4 19 17

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 2 33

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 2 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 1 4 20

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 3 7 30



BS 11 SINIF 1

217,345 35,86
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  211
RÜMEYSA TURKUT 120 35 19 66 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10028.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 8 16 121 10028 % 35,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız CBDBaCcCac  Dd    DA    dEbEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız    d  cCceb  Bae              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 12 2 16 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız bEB  C D  DAD B  E  DBE e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 2 0 8 2,00 % 20

Biyoloji 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Fen 30 9 3 18 8,25 % 28

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız aC C   cA  DB       DCBcE     

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

HİKÂYE 6 3 1 50

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 0 4 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 3 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 1 3 14

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 1 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 2 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 12 0 52

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 0 50

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 1 0 20

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 4 1 40



BS 11 SINIF 1

171,460 64,40
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  230
SAMETCAN TÜRKER 120 34 45 41 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 19 46 154 18009 % 64,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 12 7 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  caCdC aAbccD aeDA  A AcA aCCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 6 2 2 5,50 % 55

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız EbDDAda  E aDABEDbD    e  Ee  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 9 16 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız BdbbeDddDd  a       E       Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 1 5 4 -0,25 % 0

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 6 17 7 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız  aAeaecd C b bedd  DdbEbebE eC

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 3 1 50

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 3 3 43

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 0 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 4 9 17

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 2 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 1 2 20

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 3 6 30



BS 11 SINIF 1

259,600 17,62
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  201
ŞEVVAL ACAR 120 56 44 20 45 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4929.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 5 103 4929 % 17,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 13 4 9,75 % 33

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız be BbCBeDEA DEbdbCebeAAEcdbE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 10 12 8 7,00 % 23

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız eaEbDDbCa  bCBDA c d Bb  bb dA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız EdBBDCADBeDADCBCbEaD Bbd Bd b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 4 1 4,00 % 40

Kimya 10 7 2 1 6,50 % 65

Biyoloji 10 3 5 2 1,75 % 18

TYT Fen 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız C DCAcdcAeEcBdBDBA CDCBdd ad c

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 2 33

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 4 2 57

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 2 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 1 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 16 5 70

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 1 33

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 2 0 67

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 2 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 3 2 60

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 0 50

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 3 5 30



BS 11 SINIF 1

106,742 95,38
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  276
TAHA SEYİTOĞLU 120 19 62 39 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26675.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 59 97 207 26675 % 95,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 23 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız accBdeBaacdDecb cbDdabdd ccdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız B ddecAebD bdBbd  Dcaac DCcBdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 22 2 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız aadeeCbcdea DbaaadcbcdEE ccbDA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 4 33

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 2 4 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 1 6 14

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 2 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 2 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 1 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 4 18 17

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

277,800 12,08
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  204
TUĞBA HÜKENEK 120 63 31 26 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3377.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 98 3377 % 12,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız ddDdbCBaaadbDaDdECDADAA  c   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız dEEeDDACc bbCBDc aecCB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 15 4 11 14,00 % 47

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız dEBBDCA aeDADCBCD    Ba  B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 6 4 0 5,00 % 50

Kimya 10 10 0 0 10,00 % 100

Biyoloji 10 9 1 0 8,75 % 88

TYT Fen 30 25 5 0 23,75 % 79

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız CCDCAcCcbeEDBEBDBAECDCBcEECEEE

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 3 2 50

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 2 4 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 0 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 15 3 65

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 3 0 100

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 1 50

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 5 0 100

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 2 0 100

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 9 1 90



BS 11 SINIF 1

173,852 62,75
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  213
YAREN YARAR 120 26 16 78 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17550.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 16 42 150 17550 % 62,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  B C       c db DAaA    eb CC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 5 3 22 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız EaD  a  d           D      A A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 2 22 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız B      B      DE   Ba       Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 2 2 6 1,50 % 15

Biyoloji 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Fen 30 8 5 17 6,75 % 23

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız  d    A  CBbBc       c Ed E DC

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

HİKÂYE 6 4 1 67

Yazım Kuralları 3 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Edebi Akımlar 7 0 0 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 2 2 29

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 5 2 22

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 1 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 0 50

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 1 2 20

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 4 2 40



BS 11 SINIF 1

89,605 96,83
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  279
YUSUF CİHAN YİĞİT 120 15 73 32 -3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27079.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 67 105 215 27079 % 96,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 25 2 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız bdaCdeDbc aceecdabbeca dAccebd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız cae*daeDccaBecabecDaeCcbdeacCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız Bd*CceaBbdcaeecbdacBEadBeceAdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 1 5 17

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 1 4 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 7 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 3 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 7 16 30

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

129,937 88,57
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11A  -  210
YUSUF KAMİL AKALIN 120 30 90 0 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24769.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 45 80 190 24769 % 88,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 34 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız DdaCBCabeeDbbacaadbAAcbcedaCCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız bbacACDacdadadaabEadcdaCaBcedA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız BcaddcBcaeDCcCababDdbEAedcadac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız DaccadcBdadacbBcadEDBacddacbad

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 3 3 50

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 1 6 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 3 4 43

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 4 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 3 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 6 17 26

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 2 0 100

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 1 1 50

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 2 3 40

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 1 9 10



BS 11 SINIF 1

0,000 96,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  282
ABDURRAHMAN ATA 120 14 67 39 -2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 68 106 216 27101 % 96,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız caddcaadcaadeBEdcdeccdbadcEbea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız daeDdeaDccCaacdaaEbdDCedBadebe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 17 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız B  bcbdcbccdedcc DDBa e     ba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 0 6 0

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 0 7 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 1 6 14

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 3 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 3 15 13

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 0 33

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

0,000 96,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  287
ADEM ÇELİK 120 25 95 0 1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 68 106 216 27101 % 96,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız aaaaaaaaAaaaaaaaaAaAAaAaAaaaaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız bacaAd*DecdacAdccaDcaeaeeabcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız BabCdDec**DaeaabebadEacdBcacda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 5 5 0 3,75 % 38

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız abcdbacdeCcEdacAEdEDaEbEabdcea

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 3 3 50

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 2 5 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 1 6 14

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 5 18 22

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 2 33

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 2 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 3 2 60

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 2 8 20



BS 11 SINIF 1

128,275 89,19
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  297
AVNİ HOCA 120 22 37 61 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24943.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 47 83 193 24943 % 89,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız CceadC aa dDbcDac  e  c    ad 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 15 13 2 11,75 % 39

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız BaECDDceDcDabeaABEDd dD baAeEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız ccBcbbbb e  c B     D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 0 3 0

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 2 2 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 3 8 13

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

101,690 96,11
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  295
AYŞE SERTÇELİK 120 6 20 94 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26877.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 62 100 210 26877 % 96,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız CcD  a a    aa dc D  c       a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız c  C D   ebb cab E b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız ad            a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 1 2 17

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 0 0 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 2 0 29

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 2 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 2 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 2 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

0,000 96,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  245
AYŞENUR ÖZBALCI 120 3 11 106 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 68 106 216 27101 % 96,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  caC b     a edaDeDb       a a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 0 4 0

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Edebi Akımlar 7 0 0 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

118,525 92,40
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  290
BAHAR SİYAHKAYA 120 17 53 50 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 54 91 201 25840 % 92,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız eBbBCddaaEcabbeedaDADccEbcAEad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız adEeebbeeeDadceeacadeeDeDbeaEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız adBc b   cae    e      E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

HİKÂYE 6 3 3 50

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 1 6 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 1 6 14

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 3 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 1 7 4

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

138,440 84,80
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  247
BEGÜM ANDIÇ 120 22 34 64 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 37 71 180 23716 % 84,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 18 3 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız Ca abaBbaceaDcDeEaDADd  eceEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız adEdDDcCD bECaDA dcEdeDbaae  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız Edc                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 1 4 17

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 2 5 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 1 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 2 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

116,455 93,02
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  283
BEYZA ÖZCOŞKUN 120 9 16 95 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26015.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 56 93 203 26015 % 93,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  Baa b  c Da eEaDeDAd    b a c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız ceDD       B                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız                             ad

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 0 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 2 33

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 0 1 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 2 2 29

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 2 0



BS 11 SINIF 1

152,632 76,69
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  243
BEYZANUR BAYTÜRK 120 25 27 68 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 29 59 167 21446 % 76,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  aaa Cac eDdaBaCDAbd  AcAEaCCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 14 12 4 11,00 % 37

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız d DceCabB eBDA ccbDbDebC BEACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız                              d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 3 2 50

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 1 4 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 2 4 29

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

146,690 80,09
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  257
EBUBEKİR KAPLAN 120 20 32 68 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22399.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 33 66 175 22399 % 80,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 17 0 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız CBeBbaBbaaeaDaDebCDAeAdEdcAdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız adEbDDbCaabb                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız dd  b  D  D D c  a  ca        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

HİKÂYE 6 5 1 83

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 2 5 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 2 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 3 6 13

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

0,000 96,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  289
EMRE ÇAPKU 120 31 71 18 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 68 106 216 27101 % 96,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız baee  cacdeccaeBddDAaec AcAdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 15 9 6 12,75 % 43

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız Bdd DDbC  DE BabBEcECe daCAB A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 23 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız bcadcaAbdebAcbcdeddbacEbcdBAD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız bacadBCadBdcabe  Acb dB ca    

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 4 33

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Edebi Akımlar 7 1 6 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 3 2 43

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 3 19 13

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 2 1 67

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 2 0 100

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 4 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 1 0 100

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 1 3 10



BS 11 SINIF 1

0,000 96,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  0
ENES ACAR 120 2 11 107 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 68 106 216 27101 % 96,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız Ca Bedda ceaa  cd             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 1 0 17

Yazım Kuralları 3 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 0 4 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 0 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 0 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 0 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

139,112 84,47
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  286
ENES GÜNAL 120 28 43 49 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23622.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 36 70 179 23622 % 84,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız DBbacbaEceDaeabCDADebceaAdcabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız ECDDAeaDBdaBaABEDcbcDdaeBBEACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız  d     d  cbe  a   dc   a   bE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 4 2 67

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 1 6 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 1 8 4

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

102,655 95,98
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  307
ENES YİĞİT 120 18 70 32 0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26842.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 61 99 209 26842 % 95,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 23 2 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız aebCeaaEbb aec dDAeAebbbecaedc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız EeeeAaaaccCcDdddbbbbaaaaeeEeCc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız aBcdeDcBaAaaaabcdeeaccABceDcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 4 33

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Edebi Akımlar 7 1 6 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 2 5 29

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 5 18 22

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

141,410 83,21
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  281
ESRA KALKAN 120 30 59 31 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23270.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 35 68 177 23270 % 83,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız CdacaCBaebdaDaaebbDA  A Ace ab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız BEEdebbeDDDbCB e bDcacDbaC   A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız bdedDCb d  A d bb ac   c  B  b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 4 3 2,00 % 20

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız Cdcb Bd A Ec  Bee bac a Ea bad

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 1 4 17

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 2 5 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 2 5 29

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 1 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 3 10 13

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 1 33

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 3 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 2 0 100

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 1 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 2 2 40

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 1 6 10



BS 11 SINIF 1

118,552 92,39
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  314
EVREN GÜRGÜÇ 120 21 67 32 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25837.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 53 90 200 25837 % 92,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız eBeaBdcaeabbcedCaAcdcEbdAcECd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız bdacebDaccdaecabbbDbDeaCaadACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 22 1 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız cceCAaBcDbeCda cdeedabbccAeAaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

HİKÂYE 6 4 2 67

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 1 6 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 1 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 1 6 14

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 3 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 6 16 26

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 2 33

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

0,000 96,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  310
FATMA KUL 120 9 59 52 -5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 68 106 216 27101 % 96,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 23 5 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız bce aaa d abDcdeebabd bcAabde 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Coğrafya-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 5 19 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız cea  dcea dBeb E EDdabceeB bac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 17 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız cdcaAeeccdba d    bd  e ac  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

HİKÂYE 6 1 5 17

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Edebi Akımlar 7 1 4 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 5 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 2 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 2 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 1 14 4

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 2 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

134,855 86,48
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  240
FEVZA KÖSE 120 14 13 93 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24184.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 40 75 184 24184 % 86,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız           ca dbCDADb   cAbECCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız           dBDbBEDbbc       A  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 3 1 50

Yazım Kuralları 3 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Edebi Akımlar 7 0 0 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

141,992 82,83
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  250
FURKAN İÇİM 120 22 30 68 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23163.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 34 67 176 23163 % 82,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  cCC da AaebDcaC Aeb  ccA aCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 13 5 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız EbDDcCb B  eebBEDbbaaea  BEACc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız              d b            Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 3 2 50

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 2 3 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 2 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 3 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

123,352 90,97
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  293
FURKAN KESMEZ 120 14 36 70 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25440.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 51 88 198 25440 % 90,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 11 12 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız    eBCa deDc a aDA    c Acb Ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız abeab     bcD aEbbba    B cbe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız   beA c b   aCD B  ec ca    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 0 33

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 1 4 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 5 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 4 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 4 8 17

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

126,515 89,89
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  256
HAMZA BAYKARA 120 16 18 86 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25140.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 49 85 195 25140 % 89,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız Cd caa d E acd c CDb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 6 3 1 5,25 % 53

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 12 8 10 10,00 % 33

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız B ECD  ea bEdBa BEDE     aeeEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 0 2 0

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 1 1 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 3 2 43

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

188,432 53,09
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  258
HİLMİ GÜNAY 120 34 19 67 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(14847.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 12 29 137 14847 % 53,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 10 5 12,50 % 42

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  abCBCac  DEDeECDAaA  ecAEdCCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

TYT Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız EdDDAeb   CBDdBE EbEDeeeBBEACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız                             Ed

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 4 1 67

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 2 3 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 1 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

0,000 96,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  259
LEVENT KÖK 120 20 30 70 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 68 106 216 27101 % 96,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 19 6 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız bdceedaCec ccdDB bebDb  bcA d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız acECDDdCDDDEaBDbBcDEaebea    A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 1 4 17

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 1 5 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 6 1 86

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

171,840 64,15
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  309
MERVE KORKMAZ 120 30 30 60 22 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17941.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 18 44 152 17941 % 64,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 9 7 11,75 % 39

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız bBbCdC aADDb ebCDA    AdAE CCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız ECDDceDcBEbeaABEDdDaD  ad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız eBaC  d   ed aabc  caE        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 4 1 67

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 3 2 43

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 2 11 9

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 0 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

184,737 55,52
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  266
MERVE KÖSE 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15528.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 13 33 141 15528 % 55,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız Cd cbCcCDE  Db cbaDADc  AEAEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız B ECDD Ca Dc BDb d bbdbdDCAa A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız EdB  CA e ede   a    B  e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 3 2 50

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 3 1 43

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 1 71

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 1 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 4 6 17

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

124,690 90,59
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  288
MUHAMMED EİD 120 23 65 32 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25334.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 50 87 197 25334 % 90,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 17 1 7,75 % 26

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız ddDdCeBCcaAcDaacEbDccc EdEAaaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız BcdCaacCacbEeaabBdcEddbbeeeBbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 25 1 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız adBebbc BeDeDeeaacceedbcccdbcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 3 3 50

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 2 5 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 1 0 50

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 2 5 29

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 4 18 17

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

151,200 77,60
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  218
MUHAMMED KÜÇÜKKAYA 120 24 15 81 20 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21703.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 30 61 169 21703 % 77,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız Cd a d b       BbaDA         C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 8 2 0 7,50 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 18 9 3 15,75 % 53

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız a ECDDeCa DECBDbBEaECBaeDCA ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız E                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 1 33

Yazım Kuralları 3 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Edebi Akımlar 7 0 0 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

91,765 96,77
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  264
ONUR ÇİMEN 120 16 56 48 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27064.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 66 104 214 27064 % 96,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  a dBCe cacdccaa A Ae c  a dCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız EabDb DeBd B Ada cDaeC bBad Ce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 26 3 -5,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız Bdca bcaadbecacdcebeac adbad c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 2 33

Yazım Kuralları 3 1 1 33

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 1 5 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 3 3 43

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 1 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 1 21 4

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

0,000 96,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  305
ÖZHAN YENİÇERİ 120 9 78 33 -10 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 68 106 216 27101 % 96,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 26 1 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız aeCecCeaebbdbecaebebcad bEadbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız aebceaceadaBeceaDbeaebDadBcAeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 27 2 -5,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız aecdebdebcebdaebdaeadbeaebaA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 0 6 0

Yazım Kuralları 3 2 1 67

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 0 7 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 7 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 3 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 1 21 4

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

0,000 96,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  312
RABİA İLAYDA KANAR 120 21 98 1 -3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 68 106 216 27101 % 96,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız bacBdeBecabDcEbacdaAbbdadbebda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız cadaeDAbccDbdcebdcabeBcdaCbecc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 23 1 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız ccBdcbecacabebcebdabDB cbadADA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız eeDbcdbcedcbBcBDacaecbeEacdabd

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 4 33

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 2 5 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 2 5 29

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 3 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 4 18 17

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 2 33

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 1 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 2 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 2 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 2 3 40

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 1 9 10



BS 11 SINIF 1

0,000 96,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  248
RAMOS İLKAY TÜRK 120 16 75 29 -2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 68 106 216 27101 % 96,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız bdbcbdebcabacdccaaDcebdcAcbEba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız acbdaecbaDbcaebAcbDEacDbDaeBac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız adBdeCADcebcadebadebacdbAdebaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız e                             

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 0 6 0

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 1 6 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 7 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 5 18 22

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

0,000 96,91
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  285
SAFA ÇORBACI 120 18 72 30 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 68 106 216 27101 % 96,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız beaBCCdecacbaceebdabadbdebeacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 11 19 0 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız BdECDaceDbDaedDdBaecbaaCeeABab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız baeecddcBecADbebcdabaddbAccdae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 1 5 17

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 0 7 0

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 2 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 3 57

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 3 20 13

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

135,500 86,18
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  262
SALİM ŞEN 120 19 25 76 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24101.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 39 73 182 24101 % 86,18

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 9 14 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  ceaBb a  cED bCeAe        CC 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 15 3 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız  bDDAeD BceeDbBdcbbaada BaEACA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız                             a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

HİKÂYE 6 2 1 33

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 2 1 29

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 0 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 2 57

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 4 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

121,635 91,45
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  239
SEDANUR ERİKLİ 120 16 32 72 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25574.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 52 89 199 25574 % 91,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız b ba d acaDEacbbDbDc  AcdEdCbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 9 14 7 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız EbDDbde  aCBcAdEadbEDeaed     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 1 4 17

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 1 4 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 3 4 43

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 0 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

138,170 84,93
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  246
SENA AYAZ 120 20 30 70 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23752.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 38 72 181 23752 % 84,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız eaeaBae  abaDeEaDbD   AEA ECbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 14 6 6,50 % 22

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız E cDbe  a dBDAdEaEbbD e aacACb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız   a                         c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 3 33

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Edebi Akımlar 7 3 2 43

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 2 3 29

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 4 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

177,762 60,07
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  237
SUDE FİLİ Z 120 31 29 60 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(16800.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 14 36 144 16800 % 60,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 10 6 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız Cd cbCcCDE  Db cbaDADc  AEAEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 1 3 5,75 % 58

Coğrafya-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 13 10 7 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız B ECDD Ca Dc BDb d bbdbdDCAa A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız EdacbCA e b e   a    B  e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 3 2 50

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 3 1 43

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 1 71

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 1 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 1 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 0 2 0

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 3 8 13

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 1 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

158,290 73,26
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  294
SÜMEYRA BAĞATUR 120 28 33 59 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 26 55 163 20489 % 73,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 16 1 9,00 % 30

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız DBeacCaadaDccaECDAbbd AcAEECbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 5 4 1 4,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 14 11 5 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız ECbDb   e CBa eEadDEDaDedBEAeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız Bc b   ca                   cd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 5 1 83

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 1 6 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 3 2 43

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 1 75

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 2 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 1 5 4

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

96,687 96,57
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  289
YAMAMA ABUSEBİH 120 24 96 0 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27007.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 65 103 213 27007 % 96,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız *eeCdbecAbbceecaDbDAAEedbdaCba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız aCcabeccacdBabccaEebbCcaaddAac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız BacdbadecceaaCDbdabacbbdaecd*b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 7 0 1,25 % 13

Kimya 10 0 10 0 -2,50 % 0

Biyoloji 10 5 5 0 3,75 % 38

TYT Fen 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız aCABdaeabdabebcbddbbccbEbaEEDC

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 4 33

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Edebi Akımlar 7 1 6 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 2 0 100

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 1 6 14

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 4 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 0 3 0

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 1 1 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 3 20 13

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 3 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 2 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 1 2 33

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 1 0 100

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 1 1 50

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 2 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 5 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 2 0

Periyodik Özellikler 1 0 1 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 5 5 50



BS 11 SINIF 1

158,230 73,30
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  242
YASİN KELEŞ 120 27 25 68 20 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20499.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 27 56 164 20499 % 73,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 13 6 7,75 % 26

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız  abC ba d DEDaaCeADcc c dEECCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 7 1 2 6,75 % 68

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 16 11 3 13,25 % 44

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız ECDbbCDadE eDA EDEDEbeDeee ACd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız                            e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 2 3 33

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 1 3 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 3 0 75

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 0 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 2 0 100

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 0 1 0

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

134,010 86,86
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  302
YELDA ÖZKAN 120 18 40 62 8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24290.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 41 76 185 24290 % 86,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı B DBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEECCB

Cevaplarınız bBCCdacaADDbcebC Aedd AdA aCd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ECDDACDDBECBDABEDEDEDCDCBBEACA

Cevaplarınız d         aebdBacE daeaecBEbae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADAEE

Cevaplarınız B cb acBDbaade                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DCABCBABCCBEBDBAECEDBEEECEEEDC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

HİKÂYE 6 4 2 67

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 3 4 43

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 0 1 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 0 3 0

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 1 2 33

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 3 9 13

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

164,310 69,19
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  252
YUNUS EMRE ORUÇ 120 30 28 62 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19351.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 22 50 158 19351 % 69,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 15 4 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız CdcBbCBbea aDcacdCDADb  ccAb C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 18 12 0 15,00 % 50

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız BcEbDDACecDEeBDcBEcdeBDeDCdeEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız     D     a                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 4 2 67

Yazım Kuralları 3 0 3 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 1 5 14

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 1 1 4

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

175,462 61,70
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  260
ZEHRA ÖZTÜRK 120 29 21 70 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17255.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 15 41 149 17255 % 61,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 13 3 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız ea aaCBCDEADDaDBcCDbeAc dEda a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 2 1 6,50 % 65

Coğrafya-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 13 6 11 11,50 % 38

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız BEECDDdCe bEeBDABEbb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız adB  C                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 0 1 0

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

HİKÂYE 6 1 4 17

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 6 1 86

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Anlatım Biçimleri 1 1 0 100

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 1 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 1 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 5 2 71

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 1 3 25

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 3 0 100

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 2 1 9

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 0 0 0

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0



BS 11 SINIF 1

171,947 64,08
%

KIRKLARELİ / KIRKLARELİ MERKEZ
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi

11B  -  306
ZEYNEP DURMUŞ 120 33 47 40 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 17 43 151 17921 % 64,08

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 43 83 121 231 27966

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A CBDBCCBCDEADDEDBECDADAAEAEAEEC

Cevaplarınız C bBbCdCeaADDbcebbDA    AdAE C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 3 2 4,25 % 43

Coğrafya-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 12 14 4 8,50 % 28

Cevap Anahtarı A BEECDDACDDDECBDABEDECBDCDCABEA

Cevaplarınız BdECD b DcDabeaABEDdbd b CeacA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A EEBBDCADBBDADCBCDEBDDBEEABBADA

Cevaplarınız EbadDddDacbdcaeCeaaDbecbAeeAaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CCDCABCBABEDBEBDBAECDCBEEECEEE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 1 1 0 100

Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

HİKÂYE 6 4 1 67

Yazım Kuralları 3 1 2 33

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Edebi Akımlar 7 3 4 43

Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Anlatım Biçimleri 1 0 1 0

Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1940-1960) 1 0 0 0

Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 2 0 0 0

Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0

Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 7 4 1 57

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 4 2 2 50

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 3 2 1 67

Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 2 1 1 50

Felsefe 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 2 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0

Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0

Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 23 4 19 17

Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 2 1 67

Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 2 1 1 50

Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Vektörlerin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 3 0 0 0

Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 1 0 0 0

Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 2 0 0 0

Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 2 0 0 0

Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 5 0 0 0

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0

Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0

Biyoloji 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 10 0 0 0
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